
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Ağrı PATNOS NADİR BAYAR ORTAOKULU 7.Sınıf Deneme Sınavı-4 10806 72 72 15

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 11.16 7.67 8.60 5.83 3.63 4.63 6.56 3.02 5.55 5.61 3.42 4.47 6.66 8.31 3.89 7.98 9.76 4.72 43.80 35.80 31.87 223.705
Okul Ortalaması 9.93 8.53 7.09 5.13 4.47 3.64 6.40 3.27 5.31 5.67 3.93 4.36 4.00 8.93 1.02 5.07 11.47 1.24 36.20 40.60 22.67 175.161

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 445 - CİHAT BEBE 7 / B 17 3 16.00 8 2 7.33 10 0 10.00 10 0 10.00 6 6 4.00 10 6 8.00 61.00 17.00 55.33 306.415 2220 3 3 1
2 78 - MUHARREM ALTAY 7 / B 15 3 14.00 5 5 3.33 7 2 6.33 9 1 8.67 11 5 9.33 9 9 6.00 56.00 25.00 47.66 300.963 2367 4 4 2
3 0 - DAMLA KADAN 7 / A 11 7 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 9 1 8.67 0 0 0.00 6 12 2.00 43.00 23.00 35.34 199.778 5825 17 17 3
4 18 - BİLAL EREN 7 / B 10 8 7.33 7 2 6.33 5 5 3.33 7 3 6.00 8 7 5.67 4 14 -0.67 41.00 39.00 27.99 196.267 6003 19 19 4
5 131 - RÜKİYE RÜZGAR 7 / A 13 7 10.67 4 5 2.33 3 4 1.67 2 5 0.33 3 5 1.33 4 6 2.00 29.00 32.00 18.33 189.378 6319 20 20 5
6 454 - FURKAN SOYLU 7 / B 12 8 9.33 7 3 6.00 6 4 4.67 6 4 4.67 2 7 -0.33 3 5 1.33 36.00 31.00 25.67 183.941 6563 22 22 6
7 33 - DAMLA AYDAR 7 / B 12 7 9.67 5 5 3.33 10 0 10.00 6 4 4.67 2 13 -2.33 3 12 -1.00 38.00 41.00 24.34 164.237 7394 29 29 7
8 255 - ELİF SAVCI 7 / A 10 9 7.00 5 5 3.33 6 4 4.67 9 1 8.67 2 7 -0.33 4 14 -0.67 36.00 40.00 22.67 160.252 7597 31 31 8
9 135 - YILDIZ BABAR 7 / B 8 12 4.00 3 7 0.67 6 4 4.67 4 5 2.33 4 6 2.00 6 14 1.33 31.00 48.00 15.00 154.800 7830 34 34 9

10 400 - HÜSEYİN ESKİN 7 / A 9 9 6.00 2 6 0.00 6 3 5.00 3 6 1.00 5 14 0.33 4 12 0.00 29.00 50.00 12.33 146.400 8213 36 36 10
11 22 - HALİL İBRAHİM ŞİMŞEK 0 / 0 6 10 2.67 6 4 4.67 5 5 3.33 4 6 2.00 5 13 0.67 5 12 1.00 31.00 50.00 14.34 140.533 8464 39 39 11
12 58 - ECE YAKAÇ 7 / A 8 12 4.00 6 4 4.67 6 4 4.67 3 7 0.67 5 15 0.00 5 15 0.00 33.00 57.00 14.01 138.533 8559 41 41 12
13 0 - *M** 7 / B 6 11 2.33 4 4 2.67 6 4 4.67 3 6 1.00 3 14 -1.67 5 12 1.00 27.00 51.00 10.00 122.193 9351 51 51 13
14 81 - RABİA KARAASLAN 0 / 0 6 8 3.33 4 6 2.00 4 6 2.00 6 4 4.67 0 6 -2.00 4 13 -0.33 24.00 43.00 9.67 118.770 9474 56 56 14
15 97 - ZEYNEP TEMEL 7 / B 6 14 1.33 2 8 -0.67 8 2 7.33 4 6 2.00 4 16 -1.33 4 16 -1.33 28.00 62.00 7.33 104.948 9994 61 61 15


