
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Ağrı PATNOS NADİR BAYAR ORTAOKULU 6.Sınıf Deneme Sınavı-4 8896 34 34 20

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 10.33 8.49 7.51 5.67 3.79 4.40 5.82 3.61 4.61 5.48 3.70 4.25 6.67 9.43 3.53 7.01 10.44 3.53 40.98 39.46 27.82 205.938
Okul Ortalaması 7.20 12.00 3.20 4.90 4.90 3.27 3.90 5.75 1.98 3.35 6.10 1.32 5.10 12.85 0.82 5.50 13.30 1.07 29.95 54.90 11.65 139.847

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 32 - EVİN BEDİR 6 / B 13 5 11.33 9 1 8.67 3 5 1.33 7 2 6.33 5 8 2.33 4 6 2.00 41.00 27.00 31.99 216.993 3379 1 1 1
2 26 - HALİL BABAR 6 / B 11 6 9.00 8 1 7.67 5 3 4.00 3 3 2.00 4 8 1.33 8 12 4.00 39.00 33.00 28.00 205.170 3791 2 2 2
3 31 - İBRAHİMYAKAÇ 6 / A 9 10 5.67 8 2 7.33 4 6 2.00 3 7 0.67 8 11 4.33 7 13 2.67 39.00 49.00 22.67 189.896 4422 4 4 3
4 7 - BARAN KARAASLAN 6 / B 7 9 4.00 8 2 7.33 7 2 6.33 4 4 2.67 2 11 -1.67 10 9 7.00 38.00 37.00 25.66 179.481 4893 6 6 4
5 19 - İREM O*NBERDİ 6 / B 7 13 2.67 5 5 3.33 5 5 3.33 4 6 2.00 8 10 4.67 6 14 1.33 35.00 53.00 17.33 164.207 5567 8 8 5
6 17 - BAHAR ÖZYOLCU 6 / B 10 9 7.00 4 5 2.33 4 5 2.33 5 4 3.67 4 15 -1.00 6 14 1.33 33.00 52.00 15.66 155.778 5998 9 9 6
7 0 - MUHAMM EDAYDIN 6 / A 5 15 0.00 5 5 3.33 4 6 2.00 0 10 -3.33 9 11 5.33 7 13 2.67 30.00 60.00 10.00 150.370 6261 10 10 7
8 21 - HAYRUNİSA BABRAK 6 / A 6 14 1.33 6 4 4.67 7 3 6.00 3 7 0.67 4 16 -1.33 7 13 2.67 33.00 57.00 14.01 132.622 7099 14 14 8
9 14 - DİLAN ACAR 6 / B 12 7 9.67 5 5 3.33 4 6 2.00 4 6 2.00 2 14 -2.67 1 13 -3.33 28.00 51.00 11.00 132.607 7109 15 15 9

10 35 - MUNTAHA YEŞİLYURT 6 / A 8 12 4.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 17 -2.67 7 13 2.67 30.00 60.00 10.00 132.593 7117 16 16 10
11 0 - MUHAMMETCAN KADAN 6 / A 3 17 -2.67 5 5 3.33 6 4 4.67 3 6 1.00 8 11 4.33 6 14 1.33 31.00 57.00 11.99 131.052 7189 17 17 11
12 39 - RIDVAN SOYLU 6 / A 7 12 3.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 4 16 -1.33 7 13 2.67 28.00 61.00 7.67 130.652 7194 18 18 12
13 40 - ROJDA KIRTAY 6 / A 7 13 2.67 5 5 3.33 5 5 3.33 3 7 0.67 2 18 -4.00 8 12 4.00 30.00 60.00 10.00 126.681 7383 19 19 13
14 23 - FURKAN OĞUR 6 / A 6 14 1.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 7 13 2.67 5 15 0.00 26.00 64.00 4.66 124.681 7488 20 20 14
15 101 - AIİİHSAN KARAKUZU 6 / A 6 13 1.67 2 8 -0.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 5 15 0.00 5 14 0.33 26.00 62.00 5.33 116.785 7788 23 23 15
16 5 - AYŞE GÖRER 6 / A 6 14 1.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 8 12 4.00 3 17 -2.67 25.00 65.00 3.32 116.741 7814 24 24 16
17 1 - BERRA OĞUR 6 / B 5 15 0.00 3 6 1.00 1 9 -2.00 2 7 -0.33 8 11 4.33 3 15 -2.00 22.00 63.00 1.00 111.837 7987 25 25 17
18 76 - FATMA KARAASLAN 6 / B 6 14 1.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 6 14 1.33 3 17 -2.67 24.00 66.00 1.99 102.904 8286 29 29 18
19 29 - HAYRUNNİSA CEYHAN 6 / A 7 12 3.00 4 5 2.33 4 5 2.33 3 6 1.00 4 16 -1.33 2 16 -3.33 24.00 60.00 4.00 98.548 8396 31 31 19
20 37 - OSMAN ETİK 6 / B 3 16 -2.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 1 10 -2.33 5 13 0.67 17.00 61.00 -3.32 77.348 8756 33 33 20


