
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR DENEME / AĞRI LGS DENEME / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR LGS KDS - 1 16-11-2019
Ağrı - PATNOS - 75. Yıl Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 51 - ENES İLDEN 8 / C 14 4 12.67 7 3 6.00 9 1 8.67 8 2 7.33 8 10 4.67 16 3 15.00 62.00 23.00 54.34 332.867 356 356 51 1
2 44 - EMİRHAN SEYHAN 8 / C 15 3 14.00 7 3 6.00 8 1 7.67 6 4 4.67 3 7 0.67 17 0 17.00 56.00 18.00 50.01 324.513 446 446 70 2
3 15 - BEYZA BAHADIR 8 / C 16 1 15.67 4 3 3.00 9 1 8.67 5 1 4.67 4 9 1.00 14 5 12.33 52.00 20.00 45.34 304.792 751 751 122 3
4 84 - FATMA AKDOĞAN 8 / C 15 3 14.00 6 3 5.00 8 2 7.33 6 4 4.67 3 11 -0.67 16 3 15.00 54.00 26.00 45.33 302.112 808 808 130 4
5 244 - MUSA ÇAKAN 8 / C 15 3 14.00 5 3 4.00 9 0 9.00 6 2 5.33 4 6 2.00 13 6 11.00 52.00 20.00 45.33 294.953 985 985 157 5
6 271 - YASEMİN EREN 8 / A 15 3 14.00 5 3 4.00 8 2 7.33 7 2 6.33 3 4 1.67 13 5 11.33 51.00 19.00 44.66 294.063 1007 1007 159 6
7 350 - FATMA DEMİR 8 / C 13 4 11.67 7 2 6.33 7 2 6.33 6 3 5.00 1 5 -0.67 16 2 15.33 50.00 18.00 43.99 290.614 1094 1094 173 7
8 121 - ELİF AKDOĞAN 8 / C 14 4 12.67 5 3 4.00 5 5 3.33 3 7 0.67 3 5 1.33 14 3 13.00 44.00 27.00 35.00 279.858 1375 1375 224 8
9 1 - ÜSTAD ÇAKAN 8 / B 12 3 11.00 8 2 7.33 8 2 7.33 6 2 5.33 6 11 2.33 12 6 10.00 52.00 26.00 43.32 274.416 1560 1560 266 9

10 83 - TANERDEMİR 8 / A 14 5 12.33 6 4 4.67 8 2 7.33 3 7 0.67 5 7 2.67 12 7 9.67 48.00 32.00 37.34 271.825 1637 1637 284 10
11 0 - MERVENUR İÇEN 8 / B 12 4 10.67 4 5 2.33 8 2 7.33 6 4 4.67 4 8 1.33 13 4 11.67 47.00 27.00 38.00 268.464 1757 1757 308 11
12 12 - BARAN DURMUŞ 8 / B 13 6 11.00 6 4 4.67 9 1 8.67 6 4 4.67 1 5 -0.67 14 5 12.33 49.00 25.00 40.67 268.239 1769 1769 313 12
13 268 - BİRGÜL EREN 8 / A 12 4 10.67 3 6 1.00 9 1 8.67 2 7 -0.33 7 11 3.33 12 7 9.67 45.00 36.00 33.01 260.448 2082 2082 365 13
14 270 - HİCRAN KAYA 8 / C 11 4 9.67 5 3 4.00 7 1 6.67 2 5 0.33 7 13 2.67 10 5 8.33 42.00 31.00 31.67 244.399 2832 2832 530 14
15 219 - MEHMETEMİN ÖZYOLCU 8 / A 13 6 11.00 4 6 2.00 6 3 5.00 4 4 2.67 2 16 -3.33 14 5 12.33 43.00 40.00 29.67 240.121 3049 3049 578 15
16 35 - HATİCE BİÇER 8 / B 11 6 9.00 4 4 2.67 8 2 7.33 4 3 3.00 2 5 0.33 12 6 10.00 41.00 26.00 32.33 239.733 3073 3073 584 16
17 239 - MUHAMMED BAHAD 8 / B 9 9 6.00 6 3 5.00 6 4 4.67 4 6 2.00 3 7 0.67 14 4 12.67 42.00 33.00 31.01 237.719 3176 3176 601 17
18 32 - DİREN AYDIN 8 / A 10 6 8.00 2 7 -0.33 3 5 1.33 3 4 1.67 5 3 4.00 11 5 9.33 34.00 30.00 24.00 235.761 3274 3274 612 18
19 194 - SERHAT KÖÇER 8 / C 13 5 11.33 5 5 3.33 6 4 4.67 3 7 0.67 3 11 -0.67 11 6 9.00 41.00 38.00 28.33 235.689 3281 3281 614 19
20 3 - ASLI NUR DONAT 8 / A 11 8 8.33 1 9 -2.00 7 3 6.00 3 7 0.67 8 12 4.00 10 9 7.00 40.00 48.00 24.00 226.248 3819 3819 724 20
21 223 - ŞEVİN DURMUŞ 8 / A 11 8 8.33 4 6 2.00 6 4 4.67 1 9 -2.00 10 10 6.67 8 11 4.33 40.00 48.00 24.00 225.415 3866 3866 731 21
22 287 - MEHDİ KAYA 8 / C 9 10 5.67 7 3 6.00 8 2 7.33 6 4 4.67 4 16 -1.33 13 6 11.00 47.00 41.00 33.34 222.770 4019 4019 767 22
23 37 - FEDA MUHAMMED KILIÇ 8 / C 9 6 7.00 1 7 -1.33 6 3 5.00 3 5 1.33 4 11 0.33 12 4 10.67 35.00 36.00 23.00 219.585 4210 4210 808 23
24 13 - LEYLA ÇAKAN 8 / C 10 9 7.00 5 5 3.33 7 3 6.00 5 5 3.33 5 5 3.33 9 9 6.00 41.00 36.00 28.99 219.581 4215 4215 810 24
25 225 - FATMA METİN 8 / B 13 1 12.67 5 3 4.00 6 4 4.67 3 7 0.67 1 4 -0.33 7 8 4.33 35.00 27.00 26.01 217.924 4307 4307 832 25
26 155 - İREM YOLCU 8 / C 12 6 10.00 4 5 2.33 9 1 8.67 3 6 1.00 5 9 2.00 7 11 3.33 40.00 38.00 27.33 212.780 4621 4621 905 26
27 43 - ÖZGE BAYSOY 8 / C 8 9 5.00 3 5 1.33 3 4 1.67 6 3 5.00 7 11 3.33 10 6 8.00 37.00 38.00 24.33 212.677 4627 4627 907 27
28 52 - MUHAMMED ALİ DONAT 8 / B 9 5 7.33 2 6 0.00 2 8 -0.67 1 4 -0.33 3 7 0.67 11 7 8.67 28.00 37.00 15.67 202.294 5319 5319 1059 28
29 87 - ALEYNA KARĞI 8 / B 11 8 8.33 3 7 0.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 6 14 1.33 9 10 5.67 37.00 51.00 20.00 202.129 5325 5325 1062 29
30 247 - M SUNGU RÇAKIR 8 / B 10 9 7.00 4 6 2.00 3 7 0.67 4 6 2.00 7 13 2.67 8 11 4.33 36.00 52.00 18.67 193.415 5907 5907 1202 30
31 221 - SEVDA ULUTAŞ 8 / C 7 10 3.67 4 5 2.33 6 3 5.00 0 5 -1.67 3 3 2.00 10 6 8.00 30.00 32.00 19.33 193.032 5936 5936 1209 31
32 63 - EYLÜL ZÜLEYHA KARĞI 8 / C 12 7 9.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 16 -1.33 9 9 6.00 32.00 55.00 13.67 188.873 6247 6247 1270 32
33 5 - AZAT APO BOR 8 / A 12 7 9.67 4 6 2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 4 16 -1.33 8 11 4.33 34.00 54.00 16.01 184.396 6566 6566 1357 33
34 531 - MELİKOĞUZHN 8 / C 8 11 4.33 4 6 2.00 3 7 0.67 6 4 4.67 4 11 0.33 10 9 7.00 35.00 48.00 19.00 183.504 6622 6622 1371 34
35 168 - CEREN YAŞAR 8 / A 7 12 3.00 3 7 0.67 7 3 6.00 4 4 2.67 9 11 5.33 7 12 3.00 37.00 49.00 20.67 182.849 6664 6664 1377 35
36 216 - MAŞAL AH BAYSOY 8 / B 12 7 9.67 4 6 2.00 5 5 3.33 3 6 1.00 5 15 0.00 6 12 2.00 35.00 51.00 18.00 182.173 6708 6708 1388 36
37 93 - FERHAT İLBASAN 8 / B 7 12 3.00 0 10 -3.33 3 7 0.67 5 5 3.33 5 15 0.00 12 7 9.67 32.00 56.00 13.34 180.026 6862 6862 1425 37
38 27 - BARAN OZAN ÖZBEK 8 / C 7 11 3.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 3 12 -1.00 12 5 10.33 29.00 51.00 11.99 178.290 6974 6974 1446 38
39 11 - AYŞE BİÇER 8 / B 8 8 5.33 3 6 1.00 4 5 2.33 3 5 1.33 0 10 -3.33 11 6 9.00 29.00 40.00 15.66 176.558 7090 7090 1475 39
40 29 - CİVAN SERHAT YAVUZ 8 / B 11 8 8.33 5 4 3.67 8 2 7.33 4 6 2.00 1 16 -4.33 8 11 4.33 37.00 47.00 21.33 172.571 7386 7386 1544 40
41 245 - MUHAMMED YANAR 8 / C 8 11 4.33 4 6 2.00 6 4 4.67 3 4 1.67 3 13 -1.33 9 9 6.00 33.00 47.00 17.34 168.911 7673 7673 1616 41
42 269 - BİRSENEREN 8 / A 8 11 4.33 4 6 2.00 4 4 2.67 2 2 1.33 3 6 1.00 8 11 4.33 29.00 40.00 15.66 168.834 7684 7684 1622 42
43 150 - HİLAL COŞAR 8 / A 6 13 1.67 3 3 2.00 7 3 6.00 4 6 2.00 6 9 3.00 7 9 4.00 33.00 43.00 18.67 167.961 7736 7736 1630 43
44 279 - ABDULSAMED DAĞ 8 / C 8 11 4.33 1 9 -2.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 7 13 2.67 6 7 3.67 26.00 56.00 7.34 160.791 8298 8298 1766 44
45 19 - MABDULLAH GÜN 8 / C 9 10 5.67 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 6 6 4.00 4 13 -0.33 28.00 50.00 11.35 159.991 8362 8362 1778 45
46 88 - FATMA AYKUT 8 / A 8 11 4.33 5 5 3.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 6 14 1.33 7 12 3.00 31.00 57.00 11.99 158.538 8479 8479 1808 46
47 232 - NAZAR İDİZ 8 / C 8 11 4.33 4 6 2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 17 -2.67 10 9 7.00 30.00 58.00 10.66 157.815 8542 8542 1825 47
48 209 - AHMET SAVCI 8 / B 8 11 4.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 7 13 2.67 6 13 1.67 30.00 58.00 10.67 156.212 8669 8669 1863 48
49 38 - ELANUR DONAT 8 / A 8 11 4.33 4 6 2.00 4 6 2.00 4 6 2.00 6 14 1.33 6 13 1.67 32.00 56.00 13.33 154.197 8834 8834 1905 49
50 182 - İSMAİL BİLİK 8 / A 8 11 4.33 3 7 0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 6 14 1.33 7 12 3.00 28.00 60.00 8.00 152.627 8965 8965 1946 50
51 26 - İBRAHİM YALNIZ 8 / A 7 12 3.00 4 6 2.00 5 5 3.33 1 9 -2.00 4 16 -1.33 9 10 5.67 30.00 58.00 10.67 151.134 9090 9090 1986 51
52 0 - İBRAHİM GÜLALMAZ 8 / A 10 9 7.00 4 6 2.00 4 5 2.33 2 8 -0.67 6 14 1.33 4 15 -1.00 30.00 57.00 10.99 150.731 9118 9118 1995 52
53 96 - FURKAN KISA 8 / B 6 11 2.33 0 9 -3.00 6 4 4.67 4 5 2.33 3 10 -0.33 8 9 5.00 27.00 48.00 11.00 149.694 9203 9203 2020 53
54 236 - MİTHT KILIÇ 8 / B 8 11 4.33 3 7 0.67 5 5 3.33 4 6 2.00 4 16 -1.33 7 12 3.00 31.00 57.00 12.00 146.731 9442 9442 2073 54
55 55 - EVİN DURMUŞ 8 / B 7 12 3.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 0 4 -1.33 8 10 4.67 24.00 47.00 8.33 142.911 9779 9779 2153 55
56 117 - İLKNURMEDANE 8 / A 5 14 0.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 16 -1.33 10 9 7.00 29.00 59.00 9.33 142.775 9791 9791 2156 56
57 73 - CAN K LEŞ 8 / A 7 12 3.00 3 7 0.67 6 4 4.67 1 9 -2.00 7 13 2.67 5 14 0.33 29.00 59.00 9.34 141.542 9904 9904 2184 57
58 42 - UĞUR GÜLALMAZ 8 / B 5 14 0.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 11 -0.67 9 9 6.00 27.00 54.00 8.99 140.448 9986 9986 2206 58
59 220 - MERT AKDOĞAN 8 / A 6 13 1.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 6 14 1.33 6 13 1.67 23.00 65.00 1.33 123.768 11255 11255 2528 59
60 170 - SALAHAKAKDOĞAN A 8 / C 6 13 1.67 4 6 2.00 0 10 -3.33 4 6 2.00 1 19 -5.33 10 9 7.00 25.00 63.00 4.01 123.489 11271 11271 2532 60
61 497 - NAZLI TAŞDEMİR 8 / A 8 11 4.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 5 15 0.00 3 16 -2.33 26.00 62.00 5.33 117.409 11691 11691 2623 61
62 201 - KÜBRA DİMEN 8 / A 7 12 3.00 3 7 0.67 6 4 4.67 1 9 -2.00 4 16 -1.33 4 15 -1.00 25.00 63.00 4.01 109.542 12178 12178 2743 62
63 282 - ABDULLAH AKBAY 8 / A 5 14 0.33 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 5 15 0.00 5 14 0.33 24.00 64.00 2.67 107.095 12310 12310 2777 63
64 58 - ARZU DİNÇ 8 / A 6 13 1.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 17 -2.67 6 13 1.67 23.00 65.00 1.33 105.990 12359 12359 2791 64
65 195 - DEVRAN ÖTER 8 / A 5 14 0.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 17 -3.67 7 12 3.00 20.00 67.00 -2.34 96.061 12834 12834 2906 65

Genel 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602
İl 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602

İlçe 5.88 1.63 3.93 1.19 0.12 5.36 18.11 180.804 3111
Kurum 6.84 1.86 3.73 1.61 0.63 6.72 21.38 198.967 65

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR DENEME / AĞRI LGS DENEME / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR LGS KDS - 1 16-11-2019
Ağrı - PATNOS - Akdilek Sebahattin Yıldız Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 104 - YUSUF YİĞİT 8 / B 14 3 13.00 7 2 6.33 9 1 8.67 3 7 0.67 3 4 1.67 14 5 12.33 50.00 22.00 42.67 291.115 1082 1082 171 1
2 201 - GAMZE SAĞLAM 8 / B 16 1 15.67 4 3 3.00 9 1 8.67 4 4 2.67 1 8 -1.67 12 5 10.33 46.00 22.00 38.67 273.531 1590 1590 271 2
3 180 - ROJBİN AKTEKİN 8 / B 9 3 8.00 4 4 2.67 7 2 6.33 4 3 3.00 2 4 0.67 15 2 14.33 41.00 18.00 35.00 261.039 2053 2053 362 3
4 42 - HASRET YİĞİT 8 / B 10 7 7.67 7 1 6.67 10 0 10.00 5 2 4.33 1 2 0.33 12 5 10.33 45.00 17.00 39.33 245.347 2786 2786 522 4
5 189 - ZELAL TOPRAK 8 / B 9 2 8.33 3 4 1.67 9 0 9.00 1 1 0.67 2 3 1.00 12 5 10.33 36.00 15.00 31.00 239.124 3104 3104 588 5
6 86 - HAVİN AKTEKİN 8 / A 15 1 14.67 2 6 0.00 7 2 6.33 7 3 6.00 2 9 -1.00 7 8 4.33 40.00 29.00 30.33 230.859 3549 3549 670 6
7 25 - BERAT KILIÇ 0 / 0 9 7 6.67 2 6 0.00 10 0 10.00 2 5 0.33 4 11 0.33 12 7 9.67 39.00 36.00 27.00 219.185 4235 4235 816 7
8 90 - HAYRUNNİSA ALTIN 8 / A 9 6 7.00 2 3 1.00 9 1 8.67 1 7 -1.33 2 6 0.00 10 7 7.67 33.00 30.00 23.01 203.864 5212 5212 1032 8
9 175 - ÖMER AKCAN 8 / B 8 9 5.00 3 6 1.00 9 0 9.00 3 2 2.33 6 11 2.33 9 8 6.33 38.00 36.00 25.99 202.749 5284 5284 1050 9

10 167 - MUHAMMED ÜREN 8 / B 9 6 7.00 4 4 2.67 7 2 6.33 1 6 -1.00 1 6 -1.00 8 5 6.33 30.00 29.00 20.33 189.076 6234 6234 1266 10
11 113 - TUNCAY UÇAR 8 / B 9 8 6.33 3 4 1.67 8 1 7.67 0 0 0.00 4 11 0.33 8 10 4.67 32.00 34.00 20.67 184.409 6565 6565 1356 11
12 157 - MUHAMMED ATAMAN 8 / B 8 11 4.33 5 5 3.33 9 1 8.67 4 6 2.00 3 7 0.67 8 11 4.33 37.00 41.00 23.33 178.731 6944 6944 1443 12
13 110 - ROJDA ATMAAN 8 / B 9 10 5.67 4 4 2.67 4 5 2.33 2 6 0.00 3 10 -0.33 9 10 5.67 31.00 45.00 16.01 176.189 7117 7117 1480 13
14 149 - MEHTAP TOPRAK 8 / B 9 10 5.67 4 6 2.00 9 1 8.67 2 8 -0.67 6 7 3.67 5 14 0.33 35.00 46.00 19.67 173.990 7265 7265 1515 14
15 62 - ESMA AKTEKİN 8 / A 11 7 8.67 3 5 1.33 4 5 2.33 0 4 -1.33 4 8 1.33 5 11 1.33 27.00 40.00 13.66 173.712 7283 7283 1521 15
16 204 - SEDANUR SAĞLAM 0 / 0 7 6 5.00 3 4 1.67 8 1 7.67 6 4 4.67 1 1 0.67 6 11 2.33 31.00 27.00 22.01 170.449 7554 7554 1583 16
17 41 - EKİN ALTIN 8 / A 9 8 6.33 2 5 0.33 6 4 4.67 3 7 0.67 2 6 0.00 7 11 3.33 29.00 41.00 15.33 168.657 7693 7693 1624 17
18 0 - HAVVANUR KELEŞ 8 / A 10 9 7.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 11 -1.67 7 8 4.33 27.00 50.00 10.32 161.756 8228 8228 1753 18
19 203 - NERMİN SAĞLAM 8 / B 6 8 3.33 3 4 1.67 3 5 1.33 1 6 -1.00 4 8 1.33 7 10 3.67 24.00 41.00 10.33 154.509 8815 8815 1897 19
20 179 - RAMAZAN GEZ 8 / B 10 8 7.33 1 9 -2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 3 16 -2.33 7 12 3.00 28.00 58.00 8.67 151.622 9058 9058 1977 20
21 182 - TUBA ÜREN 8 / B 9 9 6.00 2 6 0.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 5 1.33 5 14 0.33 24.00 49.00 7.66 147.367 9382 9382 2061 21
22 151 - ADEM TOPRAK 8 / B 6 6 4.00 1 5 -0.67 3 1 2.67 0 0 0.00 0 3 -1.00 6 6 4.00 16.00 21.00 9.00 146.940 9421 9421 2069 22
23 106 - CANER DEMİR 8 / A 7 8 4.33 2 7 -0.33 6 2 5.33 0 0 0.00 1 7 -1.33 6 10 2.67 22.00 34.00 10.67 143.191 9754 9754 2144 23
24 200 - CAN POLAT SAĞLAM 0 / 0 6 8 3.33 2 6 0.00 5 2 4.33 2 4 0.67 0 0 0.00 5 8 2.33 20.00 28.00 10.66 142.713 9800 9800 2158 24
25 177 - ÖZGÜR AKTEKİN 8 / B 6 8 3.33 4 4 2.67 6 3 5.00 3 7 0.67 3 11 -0.67 5 9 2.00 27.00 42.00 13.00 141.633 9894 9894 2179 25
26 2 - SAMET ÇİFTÇİ 8 / A 5 5 3.33 2 6 0.00 4 6 2.00 2 4 0.67 2 3 1.00 4 9 1.00 19.00 33.00 8.00 136.891 10262 10262 2283 26
27 184 - YAĞMUR ÜREN 8 / B 6 13 1.67 3 5 1.33 7 3 6.00 2 8 -0.67 4 7 1.67 5 12 1.00 27.00 48.00 11.00 136.418 10314 10314 2293 27
28 72 - FİDAN YİĞİT 8 / A 8 7 5.67 3 4 1.67 5 3 4.00 0 0 0.00 0 10 -3.33 5 10 1.67 21.00 34.00 9.68 134.452 10441 10441 2325 28
29 173 - MUHAMMET YİĞİT 8 / B 9 10 5.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 3 17 -2.67 6 13 1.67 27.00 61.00 6.66 132.912 10554 10554 2350 29
30 39 - DİLANAAKTEKIN 0 / 0 7 12 3.00 3 7 0.67 4 6 2.00 5 4 3.67 7 13 2.67 3 15 -2.00 29.00 57.00 10.01 131.453 10664 10664 2371 30
31 154 - MUHAMMED AKTEKİN 8 / B 8 9 5.00 2 6 0.00 4 5 2.33 2 8 -0.67 6 7 3.67 0 12 -4.00 22.00 47.00 6.33 130.445 10738 10738 2390 31
32 155 - MUHAMMED ALTIN 8 / B 6 8 3.33 3 7 0.67 6 4 4.67 0 8 -2.67 3 13 -1.33 5 12 1.00 23.00 52.00 5.67 123.084 11297 11297 2540 32
33 69 - FATMA YİĞİT 8 / A 5 9 2.00 4 6 2.00 4 4 2.67 1 2 0.33 1 8 -1.67 6 12 2.00 21.00 41.00 7.33 122.462 11341 11341 2547 33
34 66 - FATİH DİLMAÇ 8 / A 8 10 4.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 0 4 -1.33 5 12 1.00 2 15 -3.00 21.00 55.00 2.67 116.343 11757 11757 2635 34
35 70 - FEVZEDDİN AKTEKİN 8 / A 4 11 0.33 1 7 -1.33 1 8 -1.67 0 0 0.00 0 9 -3.00 7 5 5.33 13.00 40.00 -0.34 113.084 11980 11980 2694 35
36 139 - MUHAMMED GÖRER 8 / A 8 11 4.33 6 4 4.67 3 7 0.67 4 6 2.00 2 18 -4.00 4 15 -1.00 27.00 61.00 6.67 107.942 12267 12267 2767 36
37 13 - ARDA ATAMAN 8 / A 3 11 -0.67 5 5 3.33 2 6 0.00 1 9 -2.00 1 8 -1.67 6 9 3.00 18.00 48.00 1.99 106.608 12325 12325 2779 37
38 21 - BAHAR DEMİR 8 / A 3 13 -1.33 2 4 0.67 4 5 2.33 1 8 -1.67 5 12 1.00 5 12 1.00 20.00 54.00 2.00 105.838 12371 12371 2794 38
39 205 - YUSUF SAĞLAM 8 / A 7 6 5.00 1 7 -1.33 1 6 -1.00 1 4 -0.33 2 10 -1.33 1 10 -2.33 13.00 43.00 -1.32 104.833 12432 12432 2809 39
40 50 - ERKAN AKTEKİN 8 / A 5 14 0.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 17 -2.67 7 12 3.00 21.00 67.00 -1.34 101.987 12583 12583 2841 40
41 209 - RESULAAKTEİİN 8 / A 6 13 1.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 3 5 1.33 4 9 1.00 2 14 -2.67 20.00 56.00 1.33 101.658 12596 12596 2847 41
42 159 - MUHAMMED CAN ATAMAN 8 / B 5 14 0.33 3 7 0.67 1 8 -1.67 4 6 2.00 1 10 -2.33 4 8 1.33 18.00 53.00 0.33 98.029 12764 12764 2891 42
43 146 - KADİR DİLMAÇ 8 / B 4 15 -1.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 13.00 36.00 0.99 96.710 12807 12807 2897 43
44 150 - MERVENUR AKTEKİN 8 / B 4 15 -1.00 3 7 0.67 5 5 3.33 0 10 -3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 12.00 37.00 -0.33 94.755 12898 12898 2926 44
45 1 - KADİR DİLMA* 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 15 -1.00 0 2 -0.67 4.00 17.00 -1.67 89.895 13049 13049 2963 45
46 0 - MERVENURAKTEKİN 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 16 -3.33 5 13 0.67 7.00 29.00 -2.66 84.446 13206 13206 3006 46
47 770 - ZANAAÇİFTÇİ 8 / B 6 13 1.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 5 5 3.33 3 17 -2.67 3 16 -2.33 19.00 69.00 -4.00 79.068 13325 13325 3033 47
48 102 - OKAN KILIÇ 8 / B 2 16 -3.33 1 8 -1.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 9 1.00 3 12 -1.00 15.00 60.00 -5.00 76.442 13382 13382 3052 48
49 22 - BARAN ÇİFTÇİ 8 / A 5 14 0.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 0 13 -4.33 4 14 -0.67 17.00 63.00 -4.00 73.212 13433 13433 3063 49

Genel 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602
İl 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602

İlçe 5.88 1.63 3.93 1.19 0.12 5.36 18.11 180.804 3111
Kurum 4.38 0.94 3.66 0.46 -0.36 2.84 11.92 150.423 49

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR DENEME / AĞRI LGS DENEME / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR LGS KDS - 1 16-11-2019
Ağrı - PATNOS - Aktepe Yatılı Bölge Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 448 - SAMİ YUSUF AKBAY 8 / D 17 1 16.67 6 4 4.67 9 1 8.67 2 2 1.33 3 7 0.67 13 5 11.33 50.00 20.00 43.34 300.363 851 851 136 1
2 369 - EDANUR KOÇAR 8 / B 16 2 15.33 9 1 8.67 9 1 8.67 6 1 5.67 2 3 1.00 11 6 9.00 53.00 14.00 48.34 291.781 1073 1073 169 2
3 4 - ESMANUR AKDAĞ 8 / B 13 6 11.00 9 1 8.67 8 2 7.33 8 2 7.33 5 14 0.33 12 7 9.67 55.00 32.00 44.33 265.454 1885 1885 338 3
4 452 - ZİLAN AKBAY 8 / 0 16 3 15.00 9 1 8.67 10 0 10.00 5 4 3.67 0 9 -3.00 9 5 7.33 49.00 22.00 41.67 254.609 2331 2331 424 4
5 322 - ÖMER BATİR 8 / 0 13 3 12.00 8 1 7.67 9 0 9.00 1 2 0.33 2 7 -0.33 9 1 8.67 42.00 14.00 37.34 252.165 2452 2452 450 5
6 123 - MUHAMMED AKDAĞ 8 / B 13 4 11.67 6 1 5.67 8 2 7.33 2 3 1.00 3 6 1.00 9 4 7.67 41.00 20.00 34.34 247.306 2685 2685 503 6
7 298 - YUNUS EMRE DENİZHAN 8 / C 14 5 12.33 6 3 5.00 6 4 4.67 7 3 6.00 3 9 0.00 10 8 7.33 46.00 32.00 35.33 245.850 2752 2752 513 7
8 491 - ESMANUR GÜZEL 8 / D 12 7 9.67 3 4 1.67 9 1 8.67 1 1 0.67 6 5 4.33 9 8 6.33 40.00 26.00 31.34 241.775 2960 2960 557 8
9 262 - SAVAŞ ALTUNAY 8 / A 13 6 11.00 7 3 6.00 8 2 7.33 4 3 3.00 3 7 0.67 8 9 5.00 43.00 30.00 33.00 227.968 3711 3711 701 9

10 556 - YUSUFİSLAM AKBAY 8 / D 11 8 8.33 4 6 2.00 7 3 6.00 0 1 -0.33 2 6 0.00 9 9 6.00 33.00 33.00 22.00 200.751 5414 5414 1084 10
11 545 - YEŞİM AKBAY 8 / A 11 5 9.33 3 4 1.67 9 0 9.00 2 3 1.00 1 4 -0.33 7 8 4.33 33.00 24.00 25.00 200.542 5433 5433 1086 11
12 498 - FATMANUR UÇAR 8 / D 11 5 9.33 1 4 -0.33 5 2 4.33 1 2 0.33 2 6 0.00 7 5 5.33 27.00 24.00 18.99 197.861 5606 5606 1135 12
13 512 - NURHAYAT İSTANBUL 8 / C 9 7 6.67 2 7 -0.33 5 4 3.67 4 2 3.33 5 10 1.67 7 10 3.67 32.00 40.00 18.68 184.277 6574 6574 1360 13
14 134 - FERHAT SEVER 8 / A 10 7 7.67 3 6 1.00 5 4 3.67 1 9 -2.00 5 11 1.33 7 10 3.67 31.00 47.00 15.34 182.574 6681 6681 1381 14
15 520 - VOLKAN SARISU 8 / B 9 8 6.33 2 8 -0.67 8 2 7.33 3 7 0.67 6 12 2.00 6 9 3.00 34.00 46.00 18.66 180.910 6796 6796 1407 15
16 201 - MAHMUT ARTAN 8 / B 8 10 4.67 3 7 0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 3 8 0.33 9 8 6.33 31.00 45.00 16.00 177.490 7027 7027 1461 16
17 170 - MUHAMMED YAŞAR 8 / B 7 11 3.33 2 7 -0.33 5 5 3.33 0 2 -0.67 7 13 2.67 9 10 5.67 30.00 48.00 14.00 175.414 7168 7168 1493 17
18 576 - HAVİN KAHRAMAN 8 / D 11 6 9.00 4 5 2.33 3 7 0.67 3 6 1.00 7 13 2.67 4 14 -0.67 32.00 51.00 15.00 173.709 7284 7284 1522 18
19 389 - MELİSA BATİR 8 / A 7 3 6.00 0 6 -2.00 2 5 0.33 2 5 0.33 3 9 0.00 8 6 6.00 22.00 34.00 10.66 172.869 7362 7362 1539 19
20 138 - YUSUF TURAN 8 / C 11 6 9.00 2 1 1.67 5 3 4.00 3 0 3.00 2 9 -1.00 4 8 1.33 27.00 27.00 18.00 171.355 7475 7475 1568 20
21 276 - TAHİR CEYLAN 8 / B 9 9 6.00 3 6 1.00 7 2 6.33 3 3 2.00 5 7 2.67 5 13 0.67 32.00 40.00 18.67 171.251 7496 7496 1573 21
22 236 - RABİA GÖZCÜ 8 / D 6 13 1.67 5 5 3.33 3 7 0.67 0 1 -0.33 2 5 0.33 11 8 8.33 27.00 39.00 14.00 169.771 7606 7606 1603 22
23 284 - MUHAM E ARİF BİRDEN 8 / A 8 10 4.67 5 5 3.33 4 6 2.00 2 3 1.00 3 9 0.00 8 10 4.67 30.00 43.00 15.67 167.639 7773 7773 1636 23
24 221 - AZAT KARABOGA 8 / A 13 5 11.33 3 7 0.67 6 4 4.67 0 1 -0.33 3 13 -1.33 2 9 -1.00 27.00 39.00 14.01 163.977 8046 8046 1700 24
25 681 - ADEM SÜRÜCÜ 8 / A 10 5 8.33 4 3 3.00 5 3 4.00 0 1 -0.33 0 12 -4.00 6 6 4.00 25.00 30.00 15.00 163.090 8116 8116 1720 25
26 423 - YEKTA AKBAY 8 / C 10 8 7.33 4 5 2.33 8 2 7.33 0 2 -0.67 2 4 0.67 4 12 0.00 28.00 33.00 16.99 163.012 8123 8123 1722 26
27 454 - SEMANUR DEMİRTAŞ 8 / D 8 8 5.33 2 7 -0.33 5 3 4.00 0 0 0.00 2 12 -2.00 9 10 5.67 26.00 40.00 12.67 162.201 8195 8195 1739 27
28 468 - FATİH ATABAY 8 / A 12 7 9.67 3 7 0.67 9 1 8.67 3 7 0.67 3 17 -2.67 4 12 0.00 34.00 51.00 17.01 159.327 8419 8419 1795 28
29 585 - MUSTAFA SARISU 8 / C 10 8 7.33 4 6 2.00 6 4 4.67 0 0 0.00 2 10 -1.33 4 7 1.67 26.00 35.00 14.34 158.140 8516 8516 1819 29
30 44 - MEHMET İSTANBUL 8 / A 6 11 2.33 4 5 2.33 7 2 6.33 2 4 0.67 2 11 -1.67 9 8 6.33 30.00 41.00 16.32 157.945 8534 8534 1823 30
31 80 - MERYEM AKDOĞMUŞ 8 / B 6 7 3.67 3 4 1.67 5 2 4.33 3 1 2.67 0 4 -1.33 6 4 4.67 23.00 22.00 15.68 156.986 8610 8610 1848 31
32 467 - CANER KARABOĞA 8 / A 11 8 8.33 5 5 3.33 5 5 3.33 1 4 -0.33 2 18 -4.00 7 12 3.00 31.00 52.00 13.66 156.349 8660 8660 1861 32
33 95 - DİLAN KARAASLAN 8 / D 9 10 5.67 1 9 -2.00 6 4 4.67 2 1 1.67 5 13 0.67 6 13 1.67 29.00 50.00 12.35 156.186 8675 8675 1866 33
34 87 - CEYHUN DENİZHAN 8 / B 10 7 7.67 4 5 2.33 2 7 -0.33 3 6 1.00 4 14 -0.67 5 12 1.00 28.00 51.00 11.00 154.556 8810 8810 1896 34
35 277 - VOLKAN GÜLALMAZ 8 / D 9 10 5.67 5 5 3.33 8 2 7.33 4 6 2.00 1 17 -4.67 8 11 4.33 35.00 51.00 17.99 153.460 8893 8893 1928 35
36 165 - MURAT İSTANBUL 8 / D 9 10 5.67 5 5 3.33 3 7 0.67 1 4 -0.33 6 11 2.33 4 13 -0.33 28.00 50.00 11.34 152.554 8973 8973 1949 36
37 409 - KADİR ZENGN 8 / C 12 4 10.67 4 6 2.00 6 4 4.67 0 1 -0.33 1 11 -2.67 2 10 -1.33 25.00 36.00 13.01 151.832 9040 9040 1972 37
38 309 - AYHAN İSTANBUL 8 / D 9 8 6.33 0 8 -2.67 2 6 0.00 4 6 2.00 3 14 -1.67 7 10 3.67 25.00 52.00 7.66 151.489 9071 9071 1981 38
39 115 - ESMANUR BAY ZIT 8 / 0 6 7 3.67 3 4 1.67 3 5 1.33 1 5 -0.67 5 8 2.33 5 10 1.67 23.00 39.00 10.00 150.569 9137 9137 2000 39
40 314 - SEVİLAY NİCDER 8 / C 8 11 4.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 6 14 1.33 6 12 2.00 29.00 58.00 9.66 150.330 9153 9153 2004 40
41 433 - ÖMER TURAN 8 / D 9 10 5.67 3 7 0.67 3 7 0.67 0 5 -1.67 5 15 0.00 6 13 1.67 26.00 57.00 7.01 145.297 9572 9572 2100 41
42 395 - HELİN DEMİRTAŞ 8 / B 8 11 4.33 3 7 0.67 4 6 2.00 3 1 2.67 3 5 1.33 5 14 0.33 26.00 44.00 11.33 144.861 9608 9608 2113 42
43 667 - EMİRH NAKAY 8 / D 6 13 1.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 0 5 -1.67 7 13 2.67 8 11 4.33 23.00 60.00 3.00 144.849 9609 9609 2114 43
44 501 - HAVİN İSTANBUL 8 / C 6 13 1.67 3 6 1.00 4 6 2.00 4 6 2.00 5 15 0.00 8 11 4.33 30.00 57.00 11.00 144.834 9611 9611 2115 44
45 203 - HANİFİ YAĞIZ 0 / 0 7 3 6.00 1 4 -0.33 4 5 2.33 0 0 0.00 2 12 -2.00 3 2 2.33 17.00 26.00 8.33 143.072 9767 9767 2148 45
46 100 - ZİLAN AKBAY 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 2 3.33 6 7 3.67 10.00 9.00 7.00 142.626 9808 9808 2161 46
47 194 - KADİR DEMİR 8 / A 10 9 7.00 5 5 3.33 5 3 4.00 2 8 -0.67 1 18 -5.00 6 10 2.67 29.00 53.00 11.33 140.557 9978 9978 2203 47
48 45 - BEYTULLAH BATİR 8 / A 10 8 7.33 4 6 2.00 6 3 5.00 0 4 -1.33 2 15 -3.00 5 13 0.67 27.00 49.00 10.67 140.525 9982 9982 2204 48
49 306 - BERAT ZENGİN 8 / C 8 6 6.00 2 5 0.33 4 5 2.33 0 1 -0.33 2 10 -1.33 4 10 0.67 20.00 37.00 7.67 137.177 10244 10244 2277 49
50 179 - İBRAHİM ALTUNAY 8 / A 8 6 6.00 0 7 -2.33 3 3 2.00 0 3 -1.00 3 12 -1.00 4 10 0.67 18.00 41.00 4.34 133.710 10496 10496 2336 50
51 411 - MEHMETAKİF GÜN 8 / C 9 10 5.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 0 10 -3.33 5 15 0.00 5 14 0.33 24.00 64.00 2.67 132.494 10585 10585 2358 51
52 77 - BİLAL ALTÜNAY 8 / D 8 8 5.33 3 4 1.67 7 2 6.33 2 3 1.00 1 14 -3.67 5 12 1.00 26.00 43.00 11.66 131.071 10689 10689 2378 52
53 745 - ARZU ATABAY 8 / C 7 12 3.00 2 8 -0.67 7 3 6.00 1 5 -0.67 3 17 -2.67 7 11 3.33 27.00 56.00 8.32 130.567 10720 10720 2384 53
54 152 - İBRAHİM KELEŞ 0 / 0 6 9 3.00 1 7 -1.33 5 3 4.00 0 0 0.00 2 10 -1.33 4 5 2.33 18.00 34.00 6.67 129.322 10829 10829 2409 54
55 230 - BAHAR SEVEN 8 / A 6 6 4.00 2 5 0.33 4 4 2.67 2 5 0.33 2 8 -0.67 4 11 0.33 20.00 39.00 6.99 127.973 10919 10919 2430 55
56 329 - MEHMET KELEŞ 8 / D 5 11 1.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 1 2 0.33 1 4 -0.33 7 12 3.00 20.00 43.00 5.66 127.513 10961 10961 2438 56
57 682 - MEHMET SÜRÜCÜ 8 / B 4 7 1.67 1 8 -1.67 4 5 2.33 1 4 -0.33 2 8 -0.67 5 6 3.00 17.00 38.00 4.33 125.649 11123 11123 2488 57
58 69 - BARIŞ ALTUNAY 8 / A 7 8 4.33 3 5 1.33 4 5 2.33 1 2 0.33 2 13 -2.33 5 12 1.00 22.00 45.00 6.99 125.351 11143 11143 2495 58
59 398 - FATMA YAĞIZ 8 / C 5 14 0.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 7 13 2.67 6 13 1.67 24.00 64.00 2.67 125.335 11145 11145 2496 59
60 267 - SERHAT GÜLALMAZ 8 / D 8 11 4.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 2 5 0.33 6 14 1.33 4 15 -1.00 23.00 62.00 2.32 125.187 11160 11160 2502 60
61 574 - HAVANUR KAHRAMAN 8 / D 7 12 3.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 3 4 1.67 1 19 -5.33 9 10 5.67 25.00 60.00 5.01 124.971 11174 11174 2504 61
62 680 - DOĞAN KELEŞ 8 / B 3 4 1.67 0 6 -2.00 1 8 -1.67 0 0 0.00 7 13 2.67 5 14 0.33 16.00 45.00 1.00 122.861 11319 11319 2545 62
63 239 - RESUL ALTÜNAY 8 / B 5 11 1.33 1 8 -1.67 3 4 1.67 2 3 1.00 5 13 0.67 5 11 1.33 21.00 50.00 4.33 122.044 11379 11379 2558 63
64 421 - MUHAMMED SARISU 8 / B 2 8 -0.67 4 6 2.00 6 3 5.00 0 0 0.00 2 4 0.67 5 10 1.67 19.00 31.00 8.67 120.579 11492 11492 2581 64
65 558 - YUSUFKELEŞ 8 / D 6 8 3.33 1 7 -1.33 5 3 4.00 1 4 -0.33 3 9 0.00 3 13 -1.33 19.00 44.00 4.34 115.942 11778 11778 2641 65
66 571 - BARAN KAHRAMAN 8 / D 5 10 1.67 4 5 2.33 7 2 6.33 0 0 0.00 3 14 -1.67 5 14 0.33 24.00 45.00 8.99 115.409 11833 11833 2660 66
67 151 - YUSUF KELEŞ 8 / C 4 10 0.67 3 4 1.67 5 5 3.33 1 4 -0.33 3 9 0.00 3 8 0.33 19.00 40.00 5.67 113.156 11978 11978 2693 67
68 649 - SERVET BİRDEN 8 / A 7 12 3.00 5 5 3.33 1 9 -2.00 3 5 1.33 4 15 -1.00 4 14 -0.67 24.00 60.00 3.99 112.549 12015 12015 2703 68
69 548 - HELİN NİCDER 8 / B 4 11 0.33 5 4 3.67 4 4 2.67 0 2 -0.67 6 14 1.33 4 15 -1.00 23.00 50.00 6.33 112.102 12035 12035 2710 69
70 265 - SERHAT ALTÜNAY 8 / B 4 12 0.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 5 5 3.33 3 12 -1.00 5 9 2.00 22.00 53.00 4.33 111.483 12078 12078 2720 70
71 251 - ROZERİN DEMİR 8 / A 3 10 -0.33 4 5 2.33 4 2 3.33 0 5 -1.67 4 10 0.67 4 11 0.33 19.00 43.00 4.66 109.881 12162 12162 2739 71
72 159 - SEM NUR GÜZELYILDIZ 8 / 0 5 10 1.67 1 6 -1.00 5 2 4.33 0 0 0.00 4 14 -0.67 4 13 -0.33 19.00 45.00 4.00 109.322 12199 12199 2750 72
73 321 - EYÜP KELEŞ 8 / B 6 8 3.33 1 6 -1.00 2 6 0.00 0 0 0.00 0 10 -3.33 2 3 1.00 11.00 33.00 0.00 105.795 12376 12376 2795 73
74 412 - ALİ KOÇAR 8 / C 4 11 0.33 1 6 -1.00 5 2 4.33 0 2 -0.67 2 7 -0.33 4 13 -0.33 16.00 41.00 2.33 101.985 12584 12584 2842 74
75 670 - AZAT KAHRAMAN 8 / B 4 11 0.33 2 6 0.00 0 7 -2.33 1 2 0.33 3 13 -1.33 5 10 1.67 15.00 49.00 -1.33 101.631 12601 12601 2848 75
76 24 - ABDULLAH GÜN 8 / B 2 13 -2.33 2 6 0.00 3 4 1.67 0 0 0.00 2 13 -2.33 6 10 2.67 15.00 46.00 -0.32 90.788 13031 13031 2959 76
77 669 - ASLI ŞENGEL 8 / D 3 16 -2.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 5 15 0.00 4 15 -1.00 22.00 66.00 0.00 84.161 13211 13211 3007 77
78 23 - HALİL GÜLALMAZ 8 / B 2 13 -2.33 3 7 0.67 1 8 -1.67 0 4 -1.33 5 15 0.00 4 14 -0.67 15.00 61.00 -5.33 77.835 13354 13354 3041 78
79 31 - MURAT ALTUNAY 8 / A 3 11 -0.67 1 9 -2.00 2 6 0.00 4 6 2.00 4 15 -1.00 2 12 -2.00 16.00 59.00 -3.67 77.419 13361 13361 3046 79
80 40 - AZAT ALTÜNAY 8 / D 3 15 -2.00 4 6 2.00 6 4 4.67 0 10 -3.33 2 18 -4.00 5 12 1.00 20.00 65.00 -1.66 75.007 13404 13404 3055 80



Genel 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602
İl 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602

İlçe 5.88 1.63 3.93 1.19 0.12 5.36 18.11 180.804 3111
Kurum 5.11 1.26 3.36 0.61 -0.40 2.69 12.62 153.982 80

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR DENEME / AĞRI LGS DENEME / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR LGS KDS - 1 16-11-2019
Ağrı - PATNOS - Alatay Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 62 - ÖMER ACAR 8 / A 10 8 7.33 4 6 2.00 7 3 6.00 8 2 7.33 5 8 2.33 15 3 14.00 49.00 30.00 38.99 269.571 1723 1723 298 1
2 55 - MAŞALLAH ALBAŞ 8 / A 9 10 5.67 6 4 4.67 8 2 7.33 8 2 7.33 5 14 0.33 16 3 15.00 52.00 35.00 40.33 259.528 2119 2119 374 2
3 59 - NAZAR ÇELİK 8 / A 8 10 4.67 6 4 4.67 8 2 7.33 5 5 3.33 4 15 -1.00 13 5 11.33 44.00 41.00 30.33 216.590 4382 4382 848 3
4 148 - ŞEYMA ÇELİK 8 / A 7 11 3.33 5 4 3.67 8 2 7.33 6 3 5.00 3 12 -1.00 14 5 12.33 43.00 37.00 30.66 215.462 4445 4445 863 4
5 43 - İSMAİL KAYA 8 / A 8 9 5.00 4 5 2.33 9 1 8.67 2 7 -0.33 3 14 -1.67 13 5 11.33 39.00 41.00 25.33 207.775 4945 4945 970 5
6 67 - YUSUF ACAR 8 / A 10 9 7.00 3 7 0.67 7 3 6.00 5 5 3.33 3 17 -2.67 11 8 8.33 39.00 49.00 22.66 194.618 5833 5833 1184 6
7 66 - ŞAHDET DUMAN 8 / A 9 10 5.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 5 5 3.33 4 16 -1.33 11 7 8.67 34.00 53.00 16.34 186.502 6429 6429 1319 7
8 17 - GÜLNUR KAYA 8 / A 10 8 7.33 1 7 -1.33 7 3 6.00 4 3 3.00 3 15 -2.00 8 10 4.67 33.00 46.00 17.67 174.365 7241 7241 1510 8
9 57 - MUHAMMEDEMİ ÇELİK 0 / 0 5 14 0.33 7 3 6.00 6 4 4.67 3 7 0.67 3 17 -2.67 11 7 8.67 35.00 52.00 17.67 157.118 8600 8600 1842 9

10 14 - EGEMEN DUM N 0 / 0 9 10 5.67 6 4 4.67 8 2 7.33 4 6 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 27.00 22.00 19.67 156.109 8682 8682 1867 10
11 61 - NURDOĞAN KAYA 8 / A 9 10 5.67 4 6 2.00 6 4 4.67 6 4 4.67 0 0 0.00 0 0 0.00 25.00 24.00 17.01 152.168 9020 9020 1963 11
12 60 - NUR DOĞAN KAYA 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 14 0.33 10 9 7.00 15.00 23.00 7.33 145.620 9542 9542 2093 12
13 56 - MEDİNE ACAR 8 / A 7 12 3.00 4 6 2.00 6 4 4.67 4 6 2.00 3 17 -2.67 8 11 4.33 32.00 56.00 13.33 142.745 9796 9796 2157 13
14 38 - YUNSS DEMİR 8 / A 3 16 -2.33 4 6 2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 5 15 0.00 11 8 8.33 28.00 60.00 8.00 140.390 9994 9994 2207 14
15 0 - EGEMEN DUM* 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 8 0.33 9 10 5.67 12.00 18.00 6.00 137.324 10235 10235 2275 15

Genel 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602
İl 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602

İlçe 5.88 1.63 3.93 1.19 0.12 5.36 18.11 180.804 3111
Kurum 3.89 2.09 4.84 2.73 -0.78 7.98 20.75 183.726 15

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR DENEME / AĞRI LGS DENEME / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR LGS KDS - 1 16-11-2019
Ağrı - PATNOS - Andaçlı Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 231 - MELİK BİÇER 8 / A 15 4 13.67 8 2 7.33 9 1 8.67 6 4 4.67 5 15 0.00 12 7 9.67 55.00 33.00 44.01 276.213 1504 1504 257 1
2 214 - SEVDA TAVAN 0 / 0 14 5 12.33 5 5 3.33 4 6 2.00 5 5 3.33 9 11 5.33 11 8 8.33 48.00 40.00 34.65 273.288 1599 1599 275 2
3 99 - MUHAMMED SİNOĞLU 8 / A 14 5 12.33 3 7 0.67 8 2 7.33 3 7 0.67 3 17 -2.67 12 7 9.67 43.00 45.00 28.00 234.254 3359 3359 630 3
4 237 - YUSUF UĞUZ 8 / A 11 8 8.33 3 7 0.67 6 4 4.67 5 5 3.33 5 15 0.00 10 9 7.00 40.00 48.00 24.00 208.470 4904 4904 960 4
5 213 - ROJDA GÜÇİN 8 / A 10 9 7.00 4 6 2.00 7 3 6.00 4 6 2.00 3 17 -2.67 12 7 9.67 40.00 48.00 24.00 202.977 5269 5269 1047 5
6 210 - İZZET UĞUR 8 / A 9 10 5.67 0 10 -3.33 7 3 6.00 4 6 2.00 6 14 1.33 11 8 8.33 37.00 51.00 20.00 202.129 5325 5325 1062 6
7 19 - CAN POLAT ŞAHİN 8 / A 11 8 8.33 3 7 0.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 5 15 0.00 9 10 5.67 34.00 54.00 16.00 190.292 6150 6150 1253 7
8 226 - EVİN UĞUR 8 / A 9 10 5.67 2 8 -0.67 6 4 4.67 4 6 2.00 6 14 1.33 9 10 5.67 36.00 52.00 18.67 187.507 6356 6356 1302 8
9 201 - ABDULLAH NAR İÇ 8 / A 11 8 8.33 4 6 2.00 8 2 7.33 1 9 -2.00 3 14 -1.67 8 11 4.33 35.00 50.00 18.32 179.934 6872 6872 1429 9

10 230 - İSA SANCAR 8 / A 9 9 6.00 4 6 2.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 6 14 1.33 8 11 4.33 32.00 55.00 13.66 175.281 7177 7177 1494 10
11 211 - NAZLI SANCAR 8 / A 9 10 5.67 5 5 3.33 8 2 7.33 3 7 0.67 3 17 -2.67 9 10 5.67 37.00 51.00 20.00 171.700 7447 7447 1558 11
12 238 - YÜSRA SANCAR 8 / A 8 11 4.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 5 15 0.00 9 10 5.67 32.00 56.00 13.33 167.312 7796 7796 1641 12
13 232 - NAZAR NARİNÇ 8 / A 8 11 4.33 1 9 -2.00 7 3 6.00 4 6 2.00 3 17 -2.67 10 9 7.00 33.00 55.00 14.66 163.741 8065 8065 1708 13
14 203 - ASYANUR GÜÇİN 8 / A 8 11 4.33 3 7 0.67 7 3 6.00 2 8 -0.67 5 15 0.00 8 11 4.33 33.00 55.00 14.66 162.908 8130 8130 1725 14
15 208 - HAZAR İSMAİL GÜÇİN 8 / A 6 13 1.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 5 15 0.00 11 8 8.33 29.00 59.00 9.33 161.386 8254 8254 1758 15
16 207 - HA VANUR GÜÇİN 8 / A 7 12 3.00 0 10 -3.33 7 3 6.00 3 7 0.67 8 12 4.00 6 13 1.67 31.00 57.00 12.01 157.782 8548 8548 1827 16
17 212 - NURHAYAT BİÇER 8 / A 7 12 3.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 5 15 0.00 8 11 4.33 30.00 58.00 10.66 150.657 9127 9127 1996 17
18 217 - ŞİLAN UĞUR 8 / A 6 13 1.67 4 6 2.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 6 14 1.33 7 12 3.00 28.00 60.00 8.00 139.975 10032 10032 2216 18
19 218 - UMUT ŞAHİN 8 / A 7 8 4.33 3 7 0.67 2 6 0.00 1 9 -2.00 3 17 -2.67 6 13 1.67 22.00 60.00 2.00 119.634 11550 11550 2594 19
20 5 - HELİN GÜÇİN 0 / 0 4 15 -1.00 3 7 0.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 4 16 -1.33 3 16 -2.33 22.00 66.00 0.01 78.265 13341 13341 3038 20

Genel 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602
İl 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602

İlçe 5.88 1.63 3.93 1.19 0.12 5.36 18.11 180.804 3111
Kurum 5.95 0.80 4.30 0.73 -0.09 5.60 17.30 180.185 20
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1 1102 - JEYAN ÇELİK 8 / D 18 1 17.67 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 4 8.67 16 3 15.00 71.00 11.00 67.35 393.701 30 30 5 1
2 1101 - ERDEM DURA K 8 / A 18 1 17.67 10 0 10.00 7 3 6.00 6 4 4.67 10 7 7.67 17 2 16.33 68.00 17.00 62.34 388.160 35 35 6 2
3 57 - MELEK YEĞİN 8 / A 15 3 14.00 9 1 8.67 8 2 7.33 6 4 4.67 8 7 5.67 16 3 15.00 62.00 20.00 55.34 345.119 232 232 27 3
4 77 - FURKAN DADAK 8 / B 15 3 14.00 7 2 6.33 9 1 8.67 6 3 5.00 4 9 1.00 15 4 13.67 56.00 22.00 48.67 308.156 685 685 110 4
5 283 - EMİR YAŞAR 8 / E 14 3 13.00 6 2 5.33 7 1 6.67 2 2 1.33 1 3 0.00 17 2 16.33 47.00 13.00 42.66 302.703 793 793 125 5
6 220 - ŞEBNEM ÖZDEMİR 8 / E 14 4 12.67 7 2 6.33 10 0 10.00 3 7 0.67 2 4 0.67 15 3 14.00 51.00 20.00 44.34 295.518 964 964 151 6
7 98 - MUSTAFA SEMİH OĞUR 8 / E 14 2 13.33 9 1 8.67 10 0 10.00 8 1 7.67 5 10 1.67 12 7 9.67 58.00 21.00 51.01 292.388 1056 1056 168 7
8 187 - SAHRANUR ALDEMİR 8 / C 13 4 11.67 8 2 7.33 7 3 6.00 4 5 2.33 4 9 1.00 15 4 13.67 51.00 27.00 42.00 287.192 1181 1181 187 8
9 35 - ŞEVAL ARAS 8 / A 13 4 11.67 6 4 4.67 9 1 8.67 2 8 -0.67 4 8 1.33 15 4 13.67 49.00 29.00 39.34 284.718 1232 1232 198 9

10 1008 - HELİN AKBAŞ 8 / C 15 4 13.67 8 2 7.33 8 2 7.33 2 8 -0.67 4 13 -0.33 14 5 12.33 51.00 34.00 39.66 280.954 1341 1341 214 10
11 2 - AZAT AKYOL 8 / A 14 2 13.33 9 1 8.67 7 1 6.67 3 3 2.00 3 2 2.33 11 6 9.00 47.00 15.00 42.00 278.787 1410 1410 233 11
12 189 - SEMANUR ALTAY 8 / E 14 5 12.33 6 4 4.67 9 1 8.67 6 4 4.67 5 12 1.00 13 6 11.00 53.00 32.00 42.34 278.136 1441 1441 242 12
13 257 - ZİLAN TUNA 8 / E 13 5 11.33 5 5 3.33 7 2 6.33 1 1 0.67 4 12 0.00 15 3 14.00 45.00 28.00 35.66 273.308 1596 1596 273 13
14 1103 - M BERAT GENÇ 8 / B 12 6 10.00 3 7 0.67 8 2 7.33 3 4 1.67 1 7 -1.33 17 1 16.67 44.00 27.00 35.01 272.807 1602 1602 277 14
15 1100 - AYŞENUR DURUR 8 / D 11 6 9.00 6 4 4.67 9 1 8.67 8 2 7.33 2 6 0.00 14 4 12.67 50.00 23.00 42.34 265.796 1870 1870 336 15
16 1009 - NURZELAL DEMİR 8 / A 9 5 7.33 4 4 2.67 8 2 7.33 4 4 2.67 7 3 6.00 11 5 9.33 43.00 23.00 35.33 258.248 2174 2174 387 16
17 268 - NURCAN YEŞİLKAYA 8 / B 9 2 8.33 4 4 2.67 7 1 6.67 3 3 2.00 5 4 3.67 11 3 10.00 39.00 17.00 33.34 252.887 2412 2412 438 17
18 381 - ZEHRA KURNAZ 8 / B 13 5 11.33 7 3 6.00 7 3 6.00 2 2 1.33 1 4 -0.33 12 6 10.00 42.00 23.00 34.33 250.845 2521 2521 466 18
19 1001 - NİSANUR GENÇ 8 / D 8 11 4.33 4 6 2.00 6 4 4.67 2 6 0.00 8 3 7.00 13 5 11.33 41.00 35.00 29.33 249.047 2595 2595 482 19
20 1107 - ŞEYMA TORO 8 / B 10 4 8.67 6 4 4.67 7 3 6.00 6 2 5.33 1 5 -0.67 13 5 11.33 43.00 23.00 35.33 244.490 2826 2826 529 20
21 71 - BARAN MENCİK 8 / B 10 4 8.67 6 3 5.00 7 3 6.00 4 1 3.67 2 2 1.33 11 4 9.67 40.00 17.00 34.34 244.016 2847 2847 533 21
22 93 - MERYEM TAŞDEMİR 8 / B 9 8 6.33 3 4 1.67 8 1 7.67 0 7 -2.33 2 10 -1.33 17 2 16.33 39.00 32.00 28.34 243.853 2852 2852 534 22
23 9 - ESRA ARAS 8 / A 12 3 11.00 4 4 2.67 8 2 7.33 4 4 2.67 2 7 -0.33 11 6 9.00 41.00 26.00 32.34 241.571 2968 2968 560 23
24 191 - TÜRKAY AYAZ 8 / C 12 5 10.33 5 5 3.33 8 1 7.67 5 5 3.33 6 13 1.67 9 5 7.33 45.00 34.00 33.66 241.286 2991 2991 564 24
25 248 - NİSANUR TAŞ 8 / A 9 7 6.67 4 5 2.33 8 2 7.33 4 5 2.33 4 6 2.00 12 5 10.33 41.00 30.00 30.99 235.658 3284 3284 616 25
26 100 - SEZEN ÇAKIR 8 / B 11 8 8.33 4 6 2.00 6 3 5.00 2 6 0.00 1 6 -1.00 14 4 12.67 38.00 33.00 27.00 235.439 3296 3296 617 26
27 270 - FUNDA TAŞDEMİR 8 / B 8 4 6.67 1 5 -0.67 8 0 8.00 4 4 2.67 5 9 2.00 11 2 10.33 37.00 24.00 29.00 232.710 3450 3450 651 27
28 246 - ESMANUR KARA 8 / C 9 7 6.67 5 5 3.33 7 3 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14 5 12.33 35.00 20.00 28.33 232.341 3475 3475 656 28
29 1006 - MEHMETC* GÜLER 8 / D 10 9 7.00 5 5 3.33 8 2 7.33 4 6 2.00 2 6 0.00 13 6 11.00 42.00 34.00 30.66 231.036 3542 3542 668 29
30 1105 - KADER KAYA 8 / D 6 11 2.33 4 5 2.33 7 2 6.33 4 3 3.00 4 6 2.00 15 4 13.67 40.00 31.00 29.66 228.931 3655 3655 687 30
31 314 - MUHAMMED EKSİK 8 / A 11 6 9.00 6 4 4.67 7 3 6.00 0 0 0.00 0 2 -0.67 12 7 9.67 36.00 22.00 28.67 228.297 3692 3692 697 31
32 109 - ENES DADAK 8 / B 10 8 7.33 5 5 3.33 9 1 8.67 2 4 0.67 5 7 2.67 10 7 7.67 41.00 32.00 30.34 228.160 3702 3702 700 32
33 1011 - EYÜP YILTAŞ 8 / D 10 6 8.00 4 5 2.33 5 3 4.00 5 5 3.33 7 8 4.33 9 9 6.00 40.00 36.00 27.99 227.300 3752 3752 707 33
34 91 - KADER OĞUR 8 / B 10 5 8.33 2 6 0.00 8 1 7.67 4 6 2.00 3 11 -0.67 12 5 10.33 39.00 34.00 27.66 226.753 3791 3791 716 34
35 237 - HATİCE NARİ N 8 / A 7 3 6.00 6 2 5.33 6 3 5.00 1 9 -2.00 2 1 1.67 12 5 10.33 34.00 23.00 26.33 224.101 3949 3949 752 35
36 33 - NEDİM ÇAKIR 8 / B 7 5 5.33 5 3 4.00 6 2 5.33 1 0 1.00 4 8 1.33 12 5 10.33 35.00 23.00 27.32 220.869 4126 4126 793 36
37 236 - ERKAN OĞUR 8 / B 12 5 10.33 3 7 0.67 8 2 7.33 3 3 2.00 3 9 0.00 9 7 6.67 38.00 33.00 27.00 220.858 4127 4127 794 37
38 299 - HAVVA SARIÇINAR 8 / A 7 7 4.67 5 5 3.33 8 1 7.67 2 4 0.67 2 6 0.00 13 4 11.67 37.00 27.00 28.01 219.215 4234 4234 815 38
39 11 - GURBET KURNAZ 8 / C 7 4 5.67 5 5 3.33 7 3 6.00 1 3 0.00 0 0 0.00 13 6 11.00 33.00 21.00 26.00 217.807 4312 4312 835 39
40 278 - BEYZANUR DUMANLI 8 / B 9 10 5.67 8 2 7.33 7 3 6.00 0 1 -0.33 4 7 1.67 10 6 8.00 38.00 29.00 28.34 214.427 4509 4509 880 40
41 6 - BERİVAN YEŞİLKAYA 8 / E 7 9 4.00 6 3 5.00 8 0 8.00 5 3 4.00 1 4 -0.33 11 3 10.00 38.00 22.00 30.67 210.559 4769 4769 935 41
42 20 - MERYEM ÖZYOLCU 8 / A 8 4 6.67 5 3 4.00 7 2 6.33 3 4 1.67 1 4 -0.33 10 5 8.33 34.00 22.00 26.67 209.389 4836 4836 949 42
43 15 - KADER KURNAZ 0 / 0 7 6 5.00 6 4 4.67 9 1 8.67 1 4 -0.33 0 6 -2.00 12 4 10.67 35.00 25.00 26.68 205.169 5125 5125 1009 43
44 1106 - SEMANUR TOKTANIŞ 8 / C 9 6 7.00 5 5 3.33 6 3 5.00 4 4 2.67 5 6 3.00 7 9 4.00 36.00 33.00 25.00 202.690 5288 5288 1053 44
45 403 - ZEHRA SOSA 8 / D 7 6 5.00 5 4 3.67 5 5 3.33 3 6 1.00 5 7 2.67 9 7 6.67 34.00 35.00 22.34 200.469 5436 5436 1088 45
46 215 - MEDİNE ŞİMŞEK 8 / E 10 6 8.00 5 5 3.33 7 2 6.33 2 8 -0.67 2 17 -3.67 11 5 9.33 37.00 43.00 22.65 199.672 5494 5494 1108 46
47 70 - ABDUL SAMET KAYA 8 / D 8 9 5.00 2 7 -0.33 4 3 3.00 0 9 -3.00 9 7 6.67 8 11 4.33 31.00 46.00 15.67 197.236 5654 5654 1145 47
48 1003 - BURAK DAŞKAYA 8 / D 8 4 6.67 3 4 1.67 3 4 1.67 2 3 1.00 2 5 0.33 10 8 7.33 28.00 28.00 18.67 195.715 5755 5755 1164 48
49 207 - ELİF DEMİR 8 / A 9 3 8.00 5 2 4.33 6 1 5.67 4 5 2.33 0 2 -0.67 7 7 4.67 31.00 20.00 24.33 193.329 5911 5911 1203 49
50 184 - YASİN AKBAY 8 / D 8 7 5.67 3 7 0.67 6 4 4.67 4 6 2.00 3 12 -1.00 11 8 8.33 35.00 44.00 20.34 192.278 5992 5992 1225 50
51 195 - ELİF TOKTANIŞ 8 / E 11 6 9.00 6 3 5.00 6 3 5.00 1 5 -0.67 2 9 -1.00 7 9 4.00 33.00 35.00 21.33 188.988 6242 6242 1269 51
52 222 - TÜLİN ARAS 8 / D 5 9 2.00 2 6 0.00 6 3 5.00 2 6 0.00 2 8 -0.67 13 4 11.67 30.00 36.00 18.00 188.708 6257 6257 1274 52
53 218 - ÖZLEM ALTAY 8 / D 6 5 4.33 1 6 -1.00 3 5 1.33 3 3 2.00 3 9 0.00 11 5 9.33 27.00 33.00 15.99 188.660 6264 6264 1277 53
54 338 - CEREN IŞIK 8 / D 6 11 2.33 6 3 5.00 9 1 8.67 1 9 -2.00 1 12 -3.00 13 5 11.33 36.00 41.00 22.33 184.720 6544 6544 1348 54
55 74 - EYYÜP ALTAY 8 / E 6 13 1.67 5 5 3.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 2 14 -2.67 14 3 13.00 34.00 48.00 17.99 184.561 6559 6559 1354 55
56 238 - EREN TUTAR 8 / A 6 9 3.00 0 8 -2.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 0 0 0.00 12 4 10.67 24.00 35.00 12.33 183.286 6631 6631 1374 56
57 291 - ÖMER N RİN 8 / E 5 3 4.00 5 2 4.33 2 2 1.33 0 1 -0.33 0 2 -0.67 10 4 8.67 22.00 14.00 17.33 182.959 6659 6659 1376 57
58 274 - SAAA YUSUF TAŞDEMİR 8 / E 3 6 1.00 3 3 2.00 2 1 1.67 0 0 0.00 0 0 0.00 12 2 11.33 20.00 12.00 16.00 182.349 6697 6697 1385 58
59 307 - MALİM TUTAK 8 / B 7 3 6.00 6 2 5.33 4 4 2.67 0 6 -2.00 2 5 0.33 7 6 5.00 26.00 26.00 17.33 179.460 6905 6905 1437 59
60 387 - ELİF EREN 8 / E 8 6 6.00 3 5 1.33 3 7 0.67 1 4 -0.33 2 7 -0.33 9 8 6.33 26.00 37.00 13.67 177.431 7033 7033 1462 60
61 328 - MELEK ARAS 8 / C 7 8 4.33 2 6 0.00 7 3 6.00 0 8 -2.67 3 6 1.00 9 8 6.33 28.00 39.00 14.99 177.354 7037 7037 1464 61
62 112 - MEHMET ALDEMİR 8 / C 7 8 4.33 3 7 0.67 7 3 6.00 3 7 0.67 1 11 -2.67 11 7 8.67 32.00 43.00 17.67 176.143 7120 7120 1481 62
63 39 - YETER GENÇ 8 / A 2 16 -3.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 3 1.00 2 2 1.33 15 4 13.67 26.00 40.00 12.67 173.862 7274 7274 1518 63
64 197 - OSMAN GÜRBÜZ 8 / C 5 8 2.33 6 3 5.00 9 1 8.67 1 6 -1.00 3 14 -1.67 10 7 7.67 34.00 39.00 21.00 171.252 7490 7490 1571 64
65 47 - ESMA OĞUR 8 / A 9 10 5.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 8 0.33 6 5 4.33 28.00 43.00 13.66 169.267 7654 7654 1614 65
66 181 - NAZLI DUM*LI 8 / C 5 9 2.00 2 8 -0.67 5 3 4.00 1 4 -0.33 0 0 0.00 11 8 8.33 24.00 32.00 13.33 168.881 7679 7679 1619 66
67 107 - YUSUF TUTAR 8 / B 8 10 4.67 1 9 -2.00 6 4 4.67 2 5 0.33 6 10 2.67 6 10 2.67 29.00 48.00 13.01 166.052 7890 7890 1665 67
68 58 - YASİN DADAK 8 / B 6 12 2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 14 -0.67 11 6 9.00 29.00 54.00 11.00 165.638 7923 7923 1677 68
69 214 - HASAN BAŞBOĞA 8 / D 9 9 6.00 2 5 0.33 3 4 1.67 5 5 3.33 0 8 -2.67 9 10 5.67 28.00 41.00 14.33 164.869 7978 7978 1687 69
70 219 - SEMANUR DUMAN 8 / D 10 5 8.33 3 5 1.33 3 5 1.33 5 5 3.33 3 9 0.00 4 11 0.33 28.00 40.00 14.65 162.894 8132 8132 1727 70
71 212 - FATMA TAŞDEMİR 8 / C 11 4 9.67 2 7 -0.33 1 8 -1.67 4 6 2.00 2 10 -1.33 5 10 1.67 25.00 45.00 10.01 162.855 8135 8135 1728 71
72 3 - REYHAN TAŞ 8 / E 10 6 8.00 3 3 2.00 8 2 7.33 1 6 -1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 22.00 17.00 16.33 162.243 8193 8193 1738 72
73 111 - SİBEL ALTAY 8 / B 9 5 7.33 4 5 2.33 5 4 3.67 2 5 0.33 1 11 -2.67 6 7 3.67 27.00 37.00 14.66 162.172 8202 8202 1742 73
74 44 - YAKUP ARAS 8 / A 8 11 4.33 4 6 2.00 0 10 -3.33 4 6 2.00 10 10 6.67 4 15 -1.00 30.00 58.00 10.67 161.290 8267 8267 1760 74
75 308 - FERHAT TUTAK 8 / C 10 8 7.33 3 6 1.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 2 15 -3.00 8 10 4.67 28.00 54.00 10.00 158.558 8476 8476 1807 75
76 85 - GÜLER BALLI 8 / B 8 9 5.00 6 4 4.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 4 12 0.00 5 9 2.00 31.00 46.00 15.67 156.509 8648 8648 1856 76
77 208 - CANSU DAĞ 8 / D 9 10 5.67 4 5 2.33 2 7 -0.33 5 5 3.33 4 14 -0.67 6 10 2.67 30.00 51.00 13.00 155.949 8687 8687 1869 77
78 402 - İBRAHİM SOSA 8 / D 4 8 1.33 4 4 2.67 9 1 8.67 3 6 1.00 1 10 -2.33 9 8 6.33 30.00 37.00 17.67 152.256 9009 9009 1958 78
79 436 - MUHAMMEDA ADKARANAN 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 11 0.33 10 8 7.33 14.00 19.00 7.66 147.679 9349 9349 2056 79
80 273 - RFYHAN TŞ 8 / E 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 7 2.67 7 7 4.67 12.00 14.00 7.34 144.953 9598 9598 2110 80
81 261 - BARAN ÖZLEN 8 / D 7 5 5.33 1 7 -1.33 4 4 2.67 3 2 2.33 2 8 -0.67 5 11 1.33 22.00 37.00 9.66 143.011 9771 9771 2150 81
82 5 - BERAT KARAKURT 8 / E 7 12 3.00 2 7 -0.33 2 5 0.33 1 7 -1.33 6 10 2.67 5 10 1.67 23.00 51.00 6.01 142.982 9773 9773 2151 82
83 1104 - MUSTAFA KAYA 8 / E 6 13 1.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 5 5 3.33 8 12 4.00 4 13 -0.33 27.00 59.00 7.34 135.025 10402 10402 2316 83
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84 227 - ESMANUR İMAMOĞLU 8 / E 7 12 3.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 3 15 -2.00 8 11 4.33 26.00 60.00 6.00 134.864 10417 10417 2322 84
85 209 - CEMAL KABADAYI 8 / D 9 9 6.00 2 8 -0.67 2 7 -0.33 2 8 -0.67 2 17 -3.67 7 12 3.00 24.00 61.00 3.66 131.918 10628 10628 2363 85
86 7 - DAVUT ALTAY 8 / A 6 13 1.67 0 9 -3.00 1 8 -1.67 1 8 -1.67 5 14 0.33 7 9 4.00 20.00 61.00 -0.34 127.931 10922 10922 2433 86
87 210 - CİHAN TEKDAL 8 / D 8 11 4.33 4 6 2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 5 15 0.00 4 15 -1.00 28.00 60.00 8.00 127.690 10947 10947 2437 87
88 304 - EDANUR TUTAK 8 / C 5 9 2.00 4 5 2.33 4 4 2.67 3 2 2.33 1 15 -4.00 6 5 4.33 23.00 40.00 9.66 126.641 11028 11028 2458 88
89 60 - FERADCAN KARAKAŞ 8 / A 5 14 0.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 5 15 0.00 7 8 4.33 23.00 61.00 2.66 126.105 11078 11078 2473 89
90 476 - MUHAMMEDAZADKARAMAN 8 / B 7 11 3.33 2 7 -0.33 5 4 3.67 2 6 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16.00 28.00 6.67 125.720 11116 11116 2484 90
91 95 - MUHAMMED ALTAY 8 / B 2 16 -3.33 5 5 3.33 5 5 3.33 1 4 -0.33 4 8 1.33 8 10 4.67 25.00 48.00 9.00 125.618 11128 11128 2491 91
92 206 - YUSUF ÖZYOLCU 8 / D 5 10 1.67 0 8 -2.67 4 5 2.33 2 8 -0.67 2 6 0.00 6 10 2.67 19.00 47.00 3.33 125.576 11130 11130 2492 92
93 97 - SAMET ÖZYOLCU 8 / A 3 12 -1.00 6 3 5.00 3 6 1.00 3 6 1.00 2 12 -2.00 8 8 5.33 25.00 47.00 9.33 125.528 11134 11134 2493 93
94 217 - MUHAMMED TAŞDEMİR 8 / A 6 10 2.67 4 6 2.00 2 3 1.00 2 5 0.33 2 13 -2.33 6 11 2.33 22.00 48.00 6.00 122.315 11351 11351 2549 94
95 118 - BÜŞRA MENCİK 8 / C 5 8 2.33 4 4 2.67 4 4 2.67 3 4 1.67 1 15 -4.00 6 8 3.33 23.00 43.00 8.67 121.988 11384 11384 2560 95
96 336 - CAN ÇELİK 8 / E 5 9 2.00 2 6 0.00 2 5 0.33 2 6 0.00 6 9 3.00 2 11 -1.67 19.00 46.00 3.66 120.325 11509 11509 2583 96
97 106 - BERAT ARAS 8 / C 4 11 0.33 2 5 0.33 0 8 -2.67 3 6 1.00 6 9 3.00 3 9 0.00 18.00 48.00 1.99 117.851 11669 11669 2619 97
98 266 - RAMAZAN DUMANLI 8 / C 5 14 0.33 1 9 -2.00 4 6 2.00 4 6 2.00 5 15 0.00 6 13 1.67 25.00 63.00 4.00 115.439 11820 11820 2656 98
99 281 - MEHMET ALİ YAĞŞİ 8 / D 4 9 1.00 1 4 -0.33 0 5 -1.67 0 5 -1.67 5 8 2.33 3 9 0.00 13.00 40.00 -0.34 114.608 11886 11886 2673 99
100 1007 - YUSUF TUNÇ 8 / B 3 11 -0.67 4 5 2.33 4 5 2.33 3 2 2.33 1 16 -4.33 8 8 5.33 23.00 47.00 7.32 113.765 11946 11946 2687 100
101 31 - METİNTUN A 8 / E 6 13 1.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 17 -2.67 7 12 3.00 23.00 65.00 1.33 112.316 12028 12028 2708 101
102 123 - CİHAN KILIÇ 8 / C 3 16 -2.33 2 8 -0.67 3 5 1.33 4 4 2.67 4 15 -1.00 8 11 4.33 24.00 59.00 4.33 111.483 12078 12078 2720 102
103 234 - ÖMER CAN YILTEKİN 8 / C 5 11 1.33 5 5 3.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 4 16 -1.33 4 11 0.33 25.00 56.00 6.32 111.347 12087 12087 2724 103
104 193 - *L* * 8 / C 5 14 0.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 13.00 36.00 1.00 103.051 12518 12518 2832 104
105 1012 - YUSUFKAY* N 8 / E 5 14 0.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 13 -0.33 4 11 0.33 20.00 61.00 -0.34 101.169 12634 12634 2857 105
106 277 - YUNUS TANGÜÇ 8 / D 6 11 2.33 3 7 0.67 1 7 -1.33 4 6 2.00 2 11 -1.67 2 11 -1.67 18.00 53.00 0.33 96.206 12827 12827 2905 106
107 285 - DAVUT TAŞDEMİR 8 / D 2 15 -3.00 0 0 0.00 0 10 -3.33 0 0 0.00 5 13 0.67 6 13 1.67 13.00 51.00 -3.99 90.741 13033 13033 2960 107
108 263 - YAĞMUR TAŞDEMİR 8 / C 0 14 -4.67 3 5 1.33 1 6 -1.00 1 9 -2.00 0 5 -1.67 7 7 4.67 12.00 46.00 -3.34 87.630 13121 13121 2984 108
109 92 - KENAN MENCİK 8 / C 6 11 2.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 0 7 -2.33 4 16 -1.33 2 13 -2.33 16.00 63.00 -5.00 86.681 13149 13149 2990 109
110 211 - HÜLL* GEÇGİN OD 8 / E 3 12 -1.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 5 5 3.33 2 18 -4.00 6 13 1.67 21.00 63.00 0.00 85.409 13177 13177 2996 110
111 63 - OZAN ÇINAR 8 / A 4 15 -1.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 5 15 0.00 4 15 -1.00 19.00 69.00 -4.00 84.561 13200 13200 3003 111
112 188 - SAMET ŞÖHLEN 8 / E 1 14 -3.67 2 6 0.00 2 7 -0.33 3 6 1.00 4 13 -0.33 4 9 1.00 16.00 55.00 -2.33 82.382 13257 13257 3021 112
113 1002 - BE *T ÇİNAY 8 / A 6 13 1.67 2 7 -0.33 4 6 2.00 2 7 -0.33 4 16 -1.33 2 17 -3.67 20.00 66.00 -1.99 81.628 13277 13277 3026 113
114 306 - KEREM TAŞDEMİR 8 / A 6 10 2.67 4 4 2.67 2 5 0.33 4 4 2.67 0 15 -5.00 1 13 -3.33 17.00 51.00 0.01 74.653 13412 13412 3058 114
115 0 - A*** I 8 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 16 -1.33 2 17 -3.67 6.00 33.00 -5.00 69.226 13486 13486 3082 115
116 114 - SAMET TEMUÇİN 0 / 0 1 18 -5.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 0 10 -3.33 7 13 2.67 2 12 -2.00 16.00 67.00 -6.33 69.195 13489 13489 3084 116
117 75 - ÖMER İSGİ 8 / E 1 18 -5.00 3 7 0.67 6 4 4.67 5 5 3.33 4 16 -1.33 4 15 -1.00 23.00 65.00 1.34 67.536 13498 13498 3086 117

Genel 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602
İl 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602

İlçe 5.88 1.63 3.93 1.19 0.12 5.36 18.11 180.804 3111
Kurum 5.03 2.29 3.73 1.04 0.25 6.55 18.88 184.154 117

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR DENEME / AĞRI LGS DENEME / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR LGS KDS - 1 16-11-2019
Ağrı - PATNOS - Bozoğlak Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 22 - GÜVEN YİĞİT 8 / A 13 6 11.00 5 5 3.33 4 5 2.33 0 0 0.00 6 10 2.67 13 6 11.00 41.00 32.00 30.33 261.439 2043 2043 361 1
2 46 - BUKET DEMİR 8 / A 10 9 7.00 4 6 2.00 9 1 8.67 4 6 2.00 10 10 6.67 11 8 8.33 48.00 40.00 34.67 253.922 2354 2354 427 2
3 21 - ABDULSAMET DEMİR 8 / A 13 6 11.00 7 3 6.00 9 1 8.67 3 4 1.67 5 15 0.00 12 7 9.67 49.00 36.00 37.01 253.143 2400 2400 433 3
4 53 - ERCAN DEMİR 8 / A 11 8 8.33 5 5 3.33 9 1 8.67 1 0 1.00 3 12 -1.00 14 5 12.33 43.00 31.00 32.66 242.207 2950 2950 554 4
5 39 - RECEP IŞIK 0 / 0 13 6 11.00 4 6 2.00 7 3 6.00 0 0 0.00 4 16 -1.33 12 7 9.67 40.00 38.00 27.34 232.906 3440 3440 647 5
6 59 - HAVVANUR BAKIR 8 / A 12 7 9.67 3 7 0.67 7 3 6.00 3 7 0.67 6 14 1.33 10 9 7.00 41.00 47.00 25.34 222.740 4025 4025 769 6
7 70 - RUKEN BAKIR 8 / A 10 7 7.67 7 3 6.00 7 3 6.00 1 7 -1.33 8 12 4.00 9 10 5.67 42.00 42.00 28.01 222.724 4030 4030 771 7
8 63 - MURAT IŞIK 8 / A 11 8 8.33 7 3 6.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 4 16 -1.33 10 9 7.00 40.00 48.00 24.00 202.559 5303 5303 1056 8
9 62 - MUHAMMED KOÇ 8 / A 10 9 7.00 5 5 3.33 7 3 6.00 2 8 -0.67 3 17 -2.67 12 7 9.67 39.00 49.00 22.66 200.992 5396 5396 1077 9

10 52 - DİLAN MATUR 8 / A 11 8 8.33 5 5 3.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 2 18 -4.00 9 10 5.67 31.00 57.00 12.00 166.589 7854 7854 1656 10
11 57 - HAMZA BAKIR 8 / A 4 7 1.67 0 2 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 6 13 1.67 7 12 3.00 17.00 34.00 5.67 138.034 10180 10180 2260 11
12 400 - ZANA DEMİR 8 / A 7 12 3.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 2 7 -0.33 5 14 0.33 7 12 3.00 25.00 61.00 4.67 136.923 10260 10260 2282 12
13 321 - MUHTAÇ DEMİR 0 / 0 8 11 4.33 3 7 0.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 6 14 1.33 3 16 -2.33 27.00 61.00 6.66 125.290 11150 11150 2499 13
14 24 - SEDAT AKAN 8 / A 7 12 3.00 4 6 2.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 5 15 0.00 3 16 -2.33 24.00 64.00 2.67 107.142 12307 12307 2776 14
15 322 - ÜMİT DEMİR 8 / A 9 10 5.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 0 9 -3.00 5 15 0.00 2 17 -3.67 20.00 67.00 -2.33 106.061 12354 12354 2790 15
16 41 - SAMET ASLAN 8 / A 5 14 0.33 0 10 -3.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 2 18 -4.00 6 13 1.67 16.00 72.00 -8.00 79.883 13312 13312 3030 16

Genel 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602
İl 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602

İlçe 5.88 1.63 3.93 1.19 0.12 5.36 18.11 180.804 3111
Kurum 6.71 2.25 3.56 -0.38 0.23 5.33 17.71 184.535 16

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR DENEME / AĞRI LGS DENEME / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR LGS KDS - 1 16-11-2019
Ağrı - PATNOS - Budak Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 83 - YUSUF KAPAN 8 / A 14 3 13.00 6 3 5.00 9 1 8.67 3 1 2.67 5 4 3.67 15 3 14.00 52.00 15.00 47.01 314.377 569 569 85 1
2 82 - YUSUF KAPAN 8 / A 12 6 10.00 5 3 4.00 9 1 8.67 1 5 -0.67 3 2 2.33 13 4 11.67 43.00 21.00 36.00 266.759 1832 1832 327 2
3 63 - ESNEGÜL İLTER 8 / A 13 6 11.00 1 9 -2.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 6 14 1.33 13 6 11.00 41.00 47.00 25.33 248.076 2635 2635 493 3
4 78 - YILDIZ UÇAR 8 / A 9 10 5.67 5 4 3.67 7 3 6.00 5 5 3.33 6 10 2.67 11 8 8.33 43.00 40.00 29.67 222.411 4052 4052 774 4
5 32 - DİLAN DEMİR 8 / A 13 6 11.00 5 5 3.33 8 2 7.33 3 7 0.67 4 16 -1.33 10 9 7.00 43.00 45.00 28.00 221.184 4111 4111 785 5
6 74 - SERAP UÇAR 8 / A 12 6 10.00 4 5 2.33 7 3 6.00 3 6 1.00 2 11 -1.67 11 7 8.67 39.00 38.00 26.33 220.386 4161 4161 797 6
7 61 - ERHAN UÇAR 8 / A 11 8 8.33 4 6 2.00 8 2 7.33 4 6 2.00 2 16 -3.33 8 10 4.67 37.00 48.00 21.00 178.143 6980 6980 1448 7
8 58 - REMZİYE UÇAR 8 / A 9 10 5.67 4 6 2.00 10 0 10.00 1 9 -2.00 5 15 0.00 8 11 4.33 37.00 51.00 20.00 177.193 7043 7043 1467 8
9 600 - CANAN UÇAR 8 / A 10 9 7.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 3 14 -1.67 8 11 4.33 30.00 55.00 11.65 163.726 8066 8066 1709 9

10 80 - YUSUF KAPAN 8 / A 8 11 4.33 7 3 6.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 17 -2.67 7 12 3.00 30.00 58.00 10.66 138.790 10136 10136 2244 10
11 72 - SELDA UÇAR 8 / A 8 9 5.00 2 7 -0.33 7 3 6.00 4 4 2.67 4 16 -1.33 5 14 0.33 30.00 53.00 12.34 137.722 10211 10211 2268 11

Genel 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602
İl 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602

İlçe 5.88 1.63 3.93 1.19 0.12 5.36 18.11 180.804 3111
Kurum 8.27 2.30 6.12 0.82 -0.18 7.03 24.36 208.070 11

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR DENEME / AĞRI LGS DENEME / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR LGS KDS - 1 16-11-2019
Ağrı - PATNOS - Çakırbey Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 124 - MUHAMMED EMİN YAZ 8 / A 15 1 14.67 6 2 5.33 10 0 10.00 4 4 2.67 6 8 3.33 15 3 14.00 56.00 18.00 50.00 325.238 440 440 69 1
2 128 - MUSTAFA GÜLER 8 / A 14 5 12.33 4 5 2.33 8 2 7.33 4 4 2.67 0 0 0.00 15 3 14.00 45.00 19.00 38.66 282.508 1296 1296 207 2
3 102 - HÜSNA YAZ 8 / A 13 2 12.33 2 5 0.33 9 1 8.67 5 4 3.67 2 7 -0.33 15 3 14.00 46.00 22.00 38.67 281.057 1337 1337 212 3
4 99 - HÜMEYRA DUMAN 8 / A 13 2 12.33 4 3 3.00 9 1 8.67 4 2 3.33 2 1 1.67 13 5 11.33 45.00 14.00 40.33 279.705 1380 1380 226 4
5 42 - DİLAN KOÇAK 8 / A 14 4 12.67 3 6 1.00 8 2 7.33 8 1 7.67 1 4 -0.33 14 5 12.33 48.00 22.00 40.67 277.694 1457 1457 246 5
6 31 - BÜNYAMİN GÜLTEPE 8 / A 12 5 10.33 4 4 2.67 9 1 8.67 2 6 0.00 2 5 0.33 15 4 13.67 44.00 25.00 35.67 268.463 1758 1758 309 6
7 35 - GÜLLÜSTAN ALPHAN 8 / A 10 5 8.33 2 5 0.33 7 3 6.00 4 1 3.67 1 2 0.33 12 5 10.33 36.00 21.00 28.99 233.168 3423 3423 644 7
8 139 - SUNA *LER 8 / A 11 5 9.33 0 7 -2.33 6 4 4.67 1 0 1.00 0 1 -0.33 13 6 11.00 31.00 23.00 23.34 229.807 3611 3611 678 8
9 77 - GÖNÜL ÇELİK 8 / A 14 2 13.33 2 5 0.33 7 3 6.00 6 1 5.67 1 4 -0.33 6 9 3.00 36.00 24.00 28.00 217.686 4315 4315 836 9

10 92 - HAMZA ÇELİK 8 / A 7 8 4.33 6 3 5.00 1 6 -1.00 4 4 2.67 7 7 4.67 10 5 8.33 35.00 33.00 24.00 216.526 4385 4385 851 10
11 143 - VEDAT KOÇAK 8 / A 11 5 9.33 3 6 1.00 5 2 4.33 2 5 0.33 1 9 -2.00 12 7 9.67 34.00 34.00 22.66 215.052 4467 4467 869 11
12 76 - FUNDA ÇELİK 8 / A 10 6 8.00 2 6 0.00 7 3 6.00 2 3 1.00 1 5 -0.67 10 6 8.00 32.00 29.00 22.33 206.205 5060 5060 994 12
13 109 - İDAL OĞUZ 8 / A 10 8 7.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 7 13 2.67 9 10 5.67 35.00 52.00 17.66 199.862 5479 5479 1102 13
14 146 - YUNUS EMRE KOÇAK 8 / A 9 5 7.33 2 3 1.00 6 3 5.00 1 2 0.33 3 6 1.00 8 7 5.67 29.00 26.00 20.33 196.395 5710 5710 1157 14
15 96 - HAVVANUR DUMAN 8 / A 9 5 7.33 2 5 0.33 4 2 3.33 3 5 1.33 1 1 0.67 8 7 5.67 27.00 25.00 18.66 192.455 5980 5980 1224 15
16 125 - MUHAMMED YASİN ULAŞ 8 / A 8 9 5.00 3 5 1.33 3 5 1.33 2 2 1.33 4 10 0.67 10 9 7.00 30.00 40.00 16.66 184.735 6541 6541 1346 16
17 43 - EDİP TUNÇ 8 / A 8 11 4.33 6 4 4.67 7 3 6.00 2 8 -0.67 1 11 -2.67 10 9 7.00 34.00 46.00 18.66 169.667 7620 7620 1607 17
18 123 - MUHAMMETEMİN TUNÇ 8 / A 8 6 6.00 1 8 -1.67 0 0 0.00 0 0 0.00 6 9 3.00 6 11 2.33 21.00 34.00 9.66 167.265 7802 7802 1642 18
19 127 - MURAT KOÇAK 8 / A 4 3 3.00 0 9 -3.00 5 2 4.33 0 2 -0.67 2 3 1.00 9 8 6.33 20.00 27.00 10.99 165.103 7956 7956 1683 19
20 129 - NAZAR OĞUZ 8 / A 8 4 6.67 1 5 -0.67 8 0 8.00 3 3 2.00 1 6 -1.00 5 10 1.67 26.00 28.00 16.67 159.920 8367 8367 1781 20
21 281 - SERKAN ALBAŞ 8 / A 9 8 6.33 3 3 2.00 5 5 3.33 0 4 -1.33 1 12 -3.00 7 11 3.33 25.00 43.00 10.66 148.405 9290 9290 2045 21
22 130 - SAHRANUR ŞEKER 8 / A 8 6 6.00 2 4 0.67 5 4 3.67 0 3 -1.00 1 5 -0.67 5 11 1.33 21.00 33.00 10.00 146.701 9449 9449 2076 22
23 121 - MEHMET ALPHAN 8 / A 7 5 5.33 2 6 0.00 4 4 2.67 2 5 0.33 0 9 -3.00 6 6 4.00 21.00 35.00 9.33 144.865 9607 9607 2112 23
24 29 - BEYZ ALPHAN 8 / A 5 8 2.33 3 2 2.33 4 2 3.33 1 2 0.33 1 5 -0.67 6 9 3.00 20.00 28.00 10.65 138.151 10169 10169 2255 24
25 88 - HABİB GÜNEY 8 / A 7 7 4.67 2 6 0.00 5 4 3.67 2 3 1.00 4 12 0.00 4 11 0.33 24.00 43.00 9.67 138.108 10173 10173 2256 25
26 150 - MELİSA ALIŞ 8 / A 9 10 5.67 3 7 0.67 4 5 2.33 5 4 3.67 3 14 -1.67 5 14 0.33 29.00 54.00 11.00 137.412 10231 10231 2274 26
27 134 - SEDA YUMUŞAK 8 / A 3 7 0.67 0 8 -2.67 4 3 3.00 0 0 0.00 4 6 2.00 6 8 3.33 17.00 32.00 6.33 137.292 10240 10240 2276 27
28 40 - ALİ KARİP 8 / A 5 12 1.00 3 7 0.67 1 8 -1.67 3 5 1.33 7 12 3.00 6 13 1.67 25.00 57.00 6.00 134.922 10409 10409 2317 28
29 126 - MUHAMMET ÇELİK 8 / A 6 11 2.33 3 7 0.67 3 6 1.00 2 6 0.00 5 13 0.67 6 12 2.00 25.00 55.00 6.67 133.454 10518 10518 2341 29
30 110 - MARİYE GÜLTEPE 8 / A 8 7 5.67 2 5 0.33 3 4 1.67 1 5 -0.67 2 12 -2.00 4 13 -0.33 20.00 46.00 4.67 123.428 11274 11274 2534 30
31 18 - SERHAT ÇELİK 8 / A 5 10 1.67 2 7 -0.33 3 6 1.00 4 6 2.00 1 16 -4.33 8 9 5.00 23.00 54.00 5.01 119.903 11533 11533 2589 31
32 14 - * ADER * 8 / A 6 7 3.67 1 6 -1.00 1 5 -0.67 3 5 1.33 2 12 -2.00 5 11 1.33 18.00 46.00 2.66 118.834 11598 11598 2602 32
33 72 - EVİN ŞEKER 8 / A 3 13 -1.33 4 4 2.67 4 4 2.67 0 5 -1.67 3 12 -1.00 8 11 4.33 22.00 49.00 5.67 118.225 11640 11640 2615 33
34 1 - SEDANUR KOÇAK 8 / A 7 12 3.00 3 7 0.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 5 15 0.00 4 15 -1.00 26.00 62.00 5.33 117.409 11691 11691 2623 34
35 265 - MUHAMMED GÜLER 8 / A 5 7 2.67 1 9 -2.00 4 3 3.00 0 0 0.00 4 13 -0.33 3 13 -1.33 17.00 45.00 2.01 107.885 12271 12271 2768 35
36 141 - ŞEMDİNEDUMAN 8 / A 8 11 4.33 4 6 2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 18 -4.00 4 15 -1.00 24.00 64.00 2.66 102.002 12581 12581 2840 36
37 116 - MEDİNE YAZ 8 / A 5 13 0.67 3 6 1.00 2 6 0.00 1 3 0.00 2 16 -3.33 5 14 0.33 18.00 58.00 -1.33 87.986 13107 13107 2979 37

Genel 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602
İl 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602

İlçe 5.88 1.63 3.93 1.19 0.12 5.36 18.11 180.804 3111
Kurum 6.19 0.76 3.85 1.12 -0.23 5.34 17.02 179.013 37

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR DENEME / AĞRI LGS DENEME / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR LGS KDS - 1 16-11-2019
Ağrı - PATNOS - Çaputlu Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 100 - SAADET BİÇER 8 / B 14 5 12.33 5 4 3.67 8 2 7.33 6 4 4.67 12 5 10.33 16 3 15.00 61.00 23.00 53.33 354.909 172 172 17 1
2 109 - YOLDAŞ ÇALIŞ 8 / B 13 4 11.67 7 3 6.00 8 2 7.33 1 9 -2.00 11 5 9.33 15 4 13.67 55.00 27.00 46.00 330.140 390 390 58 2
3 39 - MELEK BİÇER 8 / A 12 5 10.33 7 2 6.33 8 2 7.33 3 5 1.33 12 7 9.67 14 4 12.67 56.00 25.00 47.66 322.981 463 463 72 3
4 65 - BERFİN CAN 8 / B 14 5 12.33 4 5 2.33 6 3 5.00 1 9 -2.00 12 7 9.67 14 5 12.33 51.00 34.00 39.66 319.025 512 512 75 4
5 81 - ENİS CAN 8 / B 12 7 9.67 9 1 8.67 8 2 7.33 1 8 -1.67 11 4 9.67 14 5 12.33 55.00 27.00 46.00 315.765 551 551 83 5
6 1155 - HAZAR DALKILIÇ 8 / A 11 8 8.33 8 1 7.67 7 3 6.00 4 6 2.00 11 9 8.00 14 5 12.33 55.00 32.00 44.33 299.496 870 870 138 6
7 85 - GÜLCİHAN TEKİN 8 / B 12 7 9.67 9 1 8.67 4 6 2.00 3 7 0.67 10 10 6.67 14 5 12.33 52.00 36.00 40.01 293.558 1021 1021 161 7
8 97 - MIZGİN GÜNDÜZ 8 / B 12 4 10.67 7 2 6.33 5 3 4.00 0 8 -2.67 8 11 4.33 14 5 12.33 46.00 33.00 34.99 280.477 1355 1355 220 8
9 124 - YÜSRA DALKILIÇ 8 / B 11 5 9.33 6 2 5.33 8 2 7.33 0 5 -1.67 9 8 6.33 12 5 10.33 46.00 27.00 36.98 276.428 1495 1495 254 9

10 95 - MERYEM EFCAN 8 / B 12 7 9.67 5 5 3.33 6 4 4.67 1 6 -1.00 10 8 7.33 12 7 9.67 46.00 37.00 33.67 274.447 1557 1557 264 10
11 64 - AYSUN BİÇER 8 / B 9 10 5.67 9 1 8.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 11 8 8.33 13 6 11.00 48.00 39.00 35.00 268.162 1777 1777 315 11
12 3 - AYSU ÇALIŞ 8 / A 12 7 9.67 5 5 3.33 6 4 4.67 3 7 0.67 12 8 9.33 9 8 6.33 47.00 39.00 34.00 267.938 1786 1786 316 12
13 10 - BETÜL EFCAN 8 / B 9 9 6.00 6 4 4.67 7 3 6.00 3 7 0.67 10 10 6.67 13 6 11.00 48.00 39.00 35.01 262.369 2001 2001 354 13
14 47 - RAHŞAN BİÇER 8 / A 9 8 6.33 4 3 3.00 7 1 6.67 4 4 2.67 10 6 8.00 10 8 7.33 44.00 30.00 34.00 250.897 2515 2515 463 14
15 5 - HASAN ÖZGÜL 8 / A 7 11 3.33 6 4 4.67 3 7 0.67 1 8 -1.67 11 9 8.00 12 5 10.33 40.00 44.00 25.33 238.053 3157 3157 598 15
16 71 - DİLAN YILDIRIM 8 / B 11 8 8.33 4 6 2.00 3 7 0.67 4 6 2.00 7 13 2.67 11 8 8.33 40.00 48.00 24.00 226.663 3800 3800 719 16
17 25 - HACER DELİBAŞ 8 / A 9 10 5.67 5 4 3.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 10 10 6.67 9 9 6.00 39.00 47.00 23.34 219.729 4204 4204 807 17
18 61 - ZEYNEP CAN 8 / A 9 8 6.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 2 5 0.33 10 9 7.00 8 10 4.67 37.00 44.00 22.33 216.512 4388 4388 853 18
19 78 - ELİF TEKİN 8 / B 9 10 5.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 5 5 3.33 8 12 4.00 11 8 8.33 38.00 50.00 21.33 215.966 4420 4420 860 19
20 70 - DİLAN TEKDAĞ 8 / B 8 11 4.33 4 6 2.00 3 7 0.67 7 3 6.00 9 11 5.33 9 10 5.67 40.00 48.00 24.00 206.808 5014 5014 984 20
21 94 - İSMAİL ÇALIŞ 8 / B 11 8 8.33 4 6 2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 9 11 5.33 6 13 1.67 37.00 51.00 20.00 200.882 5403 5403 1081 21
22 108 - BERAT TEKDAĞ 8 / A 10 5 8.33 3 6 1.00 5 4 3.67 1 1 0.67 8 9 5.00 5 11 1.33 32.00 36.00 20.00 197.798 5613 5613 1138 22
23 67 - AANER ÇALIŞ 8 / B 10 9 7.00 4 6 2.00 4 6 2.00 1 8 -1.67 10 10 6.67 5 14 0.33 34.00 53.00 16.33 188.701 6259 6259 1275 23
24 140 - ŞİLAN TEKİN 8 / B 8 11 4.33 4 6 2.00 4 6 2.00 6 4 4.67 10 10 6.67 5 14 0.33 37.00 51.00 20.00 181.439 6759 6759 1400 24
25 31 - * V E ** E 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 7 10.67 5 10 1.67 18.00 17.00 12.34 173.647 7292 7292 1527 25
26 56 - SUZAN BİÇER 8 / A 8 11 4.33 3 6 1.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 5 15 0.00 9 10 5.67 30.00 57.00 11.00 163.860 8052 8052 1702 26
27 114 - DİLAYLA EFCAN 8 / A 6 9 3.00 5 3 4.00 3 4 1.67 2 8 -0.67 10 9 7.00 4 14 -0.67 30.00 47.00 14.33 163.423 8092 8092 1714 27
28 7 - HÜSEYİN ÖZGÜL 8 / B 9 10 5.67 3 7 0.67 6 4 4.67 3 7 0.67 6 12 2.00 4 15 -1.00 31.00 55.00 12.68 149.886 9191 9191 2017 28
29 21 - AZATTEFÇAFN CNA A 8 / B 6 13 1.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 8 12 4.00 7 12 3.00 27.00 61.00 6.67 149.871 9195 9195 2018 29
30 129 - POLAT EFCANAN 8 / A 7 8 4.33 2 6 0.00 3 6 1.00 3 7 0.67 7 10 3.67 4 15 -1.00 26.00 52.00 8.67 144.994 9596 9596 2109 30
31 42 - MERVE EFCAN 8 / A 6 10 2.67 4 4 2.67 5 5 3.33 4 6 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19.00 25.00 10.67 128.507 10885 10885 2421 31
32 18 - ENİS EFCAN 8 / A 8 8 5.33 4 5 2.33 3 6 1.00 3 6 1.00 1 14 -3.67 3 14 -1.67 22.00 53.00 4.32 107.497 12298 12298 2774 32

Genel 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602
İl 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602

İlçe 5.88 1.63 3.93 1.19 0.12 5.36 18.11 180.804 3111
Kurum 6.88 3.52 3.30 0.41 6.08 6.61 26.81 230.963 32

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR DENEME / AĞRI LGS DENEME / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR LGS KDS - 1 16-11-2019
Ağrı - PATNOS - Çavuş Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 101 - HELİN KARAKUZU 8 / A 14 5 12.33 4 6 2.00 8 2 7.33 3 7 0.67 5 15 0.00 9 10 5.67 43.00 45.00 28.00 227.096 3768 3768 712 1
2 94 - YUSUF UYUR 8 / A 11 8 8.33 6 4 4.67 5 5 3.33 2 4 0.67 4 12 0.00 12 7 9.67 40.00 40.00 26.67 225.125 3885 3885 736 2
3 96 - ADAR KARAKUZU 8 / A 13 6 11.00 5 5 3.33 8 2 7.33 2 7 -0.33 2 13 -2.33 11 8 8.33 41.00 41.00 27.33 222.073 4074 4074 778 3
4 80 - YAĞMUR TEMEL 8 / A 14 5 12.33 3 7 0.67 7 3 6.00 2 8 -0.67 3 17 -2.67 11 8 8.33 40.00 48.00 23.99 221.940 4079 4079 779 4
5 109 - YAĞMUR KARAKUZU 8 / A 11 8 8.33 4 6 2.00 6 4 4.67 0 10 -3.33 4 14 -0.67 13 6 11.00 38.00 48.00 22.00 221.555 4096 4096 782 5
6 108 - SİDAR KARAKUZU 8 / A 11 8 8.33 1 9 -2.00 6 4 4.67 3 7 0.67 7 13 2.67 7 12 3.00 35.00 53.00 17.34 191.445 6063 6063 1238 6
7 99 - HASRET KARAKUZU 8 / A 9 10 5.67 2 8 -0.67 8 2 7.33 3 7 0.67 3 17 -2.67 12 7 9.67 37.00 51.00 20.00 190.725 6106 6106 1245 7
8 105 - PINAR KARTAL 8 / A 8 8 5.33 2 6 0.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 5 11 1.33 9 7 6.67 31.00 45.00 15.99 186.676 6413 6413 1316 8
9 3 - NEHİR TEMEL 8 / A 10 9 7.00 4 6 2.00 8 2 7.33 6 4 4.67 4 16 -1.33 8 10 4.67 40.00 47.00 24.34 185.655 6485 6485 1334 9

10 42 - HEIİN KARTAI 8 / A 11 8 8.33 5 5 3.33 9 1 8.67 2 8 -0.67 4 16 -1.33 7 11 3.33 38.00 49.00 21.66 181.637 6742 6742 1396 10
11 19 - DALYA UYUR 8 / A 10 9 7.00 5 5 3.33 8 2 7.33 4 6 2.00 7 13 2.67 5 14 0.33 39.00 49.00 22.66 180.301 6842 6842 1422 11
12 78 - SEVDA UYUR 8 / A 8 11 4.33 1 9 -2.00 6 4 4.67 3 6 1.00 9 11 5.33 6 13 1.67 33.00 54.00 15.00 174.449 7235 7235 1508 12
13 7 - AZAT TEMEL 8 / A 8 11 4.33 2 8 -0.67 3 6 1.00 3 7 0.67 8 12 4.00 7 12 3.00 31.00 56.00 12.33 170.908 7518 7518 1577 13
14 11 - BARAN DEMİREL 8 / A 6 13 1.67 6 4 4.67 8 2 7.33 2 8 -0.67 6 14 1.33 9 10 5.67 37.00 51.00 20.00 170.452 7550 7550 1582 14
15 111 - NAZLI KARAKUZU 0 / A 6 13 1.67 3 7 0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 5 15 0.00 11 8 8.33 32.00 56.00 13.34 167.326 7792 7792 1640 15
16 13 - BEYZA AYAZ 8 / A 7 12 3.00 4 6 2.00 6 4 4.67 1 9 -2.00 6 14 1.33 7 12 3.00 31.00 57.00 12.00 152.227 9011 9011 1959 16
17 18 - BEYZANUR BAŞ 8 / A 6 13 1.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 0 10 -3.33 9 11 5.33 4 15 -1.00 25.00 63.00 4.00 132.802 10561 10561 2352 17
18 102 - KADİR KARAHAN 8 / A 7 12 3.00 1 9 -2.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 5 15 0.00 6 13 1.67 26.00 62.00 5.33 130.108 10762 10762 2394 18
19 21 - DİLAN BAŞ 8 / A 8 11 4.33 6 4 4.67 7 3 6.00 2 8 -0.67 3 17 -2.67 5 14 0.33 31.00 57.00 11.99 128.061 10917 10917 2429 19
20 106 - SEVGİ KARTAL 8 / A 10 9 7.00 4 6 2.00 9 1 8.67 1 9 -2.00 1 19 -5.33 4 15 -1.00 29.00 59.00 9.34 118.686 11607 11607 2607 20
21 117 - FATMA UYUR 0 / 0 6 13 1.67 2 8 -0.67 3 6 1.00 3 7 0.67 7 13 2.67 3 16 -2.33 24.00 63.00 3.01 113.187 11976 11976 2692 21
22 0 - BERİTANKARAHAN 8 / A 4 15 -1.00 3 7 0.67 3 6 1.00 2 7 -0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 12.00 35.00 0.34 95.747 12847 12847 2909 22
23 87 - MAHMUT UYUR 0 / 0 6 13 1.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 3 17 -2.67 5 14 0.33 21.00 67.00 -1.33 95.676 12856 12856 2912 23
24 79 - VOLKAN KARTAL 0 / 0 5 14 0.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 2 18 -4.00 5 14 0.33 18.00 70.00 -5.34 77.450 13360 13360 3045 24

Genel 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602
İl 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602

İlçe 5.88 1.63 3.93 1.19 0.12 5.36 18.11 180.804 3111
Kurum 5.32 1.14 4.43 -0.12 0.04 3.78 14.58 165.054 24

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR DENEME / AĞRI LGS DENEME / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR LGS KDS - 1 16-11-2019
Ağrı - PATNOS - Cengiz Çıkrık Yatılı Bölge Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 97 - ELİF PİLGİ 8 / D 17 2 16.33 7 1 6.67 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 17 1 16.67 69.00 6.00 67.01 394.766 29 29 4 1
2 186 - BERİVAN ÇETİN 8 / D 17 2 16.33 5 5 3.33 9 1 8.67 3 7 0.67 3 9 0.00 16 3 15.00 53.00 27.00 44.00 314.201 574 574 88 2
3 59 - EYÜP ÇALIŞ 8 / D 13 6 11.00 7 3 6.00 7 3 6.00 7 3 6.00 4 4 2.67 17 2 16.33 55.00 21.00 48.00 312.968 591 591 90 3
4 30 - FATMA GÜMÜŞ 8 / D 15 3 14.00 8 2 7.33 9 1 8.67 7 2 6.33 3 7 0.67 15 4 13.67 57.00 19.00 50.67 309.652 655 655 104 4
5 100 - SONGÜL ULUTEKİN 8 / D 15 4 13.67 4 6 2.00 9 1 8.67 6 4 4.67 5 14 0.33 15 4 13.67 54.00 33.00 43.01 295.223 975 975 155 5
6 129 - MİRAÇ NAYCİ 8 / B 18 1 17.67 5 5 3.33 7 3 6.00 4 6 2.00 6 9 3.00 10 9 7.00 50.00 33.00 39.00 288.450 1142 1142 182 6
7 177 - BEYZA KAYA 8 / D 13 4 11.67 4 4 2.67 8 2 7.33 6 3 5.00 5 6 3.00 13 3 12.00 49.00 22.00 41.67 287.649 1161 1161 185 7
8 311 - YUSUF TÜKEN 8 / B 13 5 11.33 3 6 1.00 9 1 8.67 1 3 0.00 4 16 -1.33 15 4 13.67 45.00 35.00 33.34 262.390 1999 1999 353 8
9 302 - VAHİT KAÇAK 8 / D 13 3 12.00 7 3 6.00 9 1 8.67 4 2 3.33 3 14 -1.67 13 6 11.00 49.00 29.00 39.33 260.240 2089 2089 367 9

10 324 - MERYEM ÖZDEN 8 / A 13 3 12.00 5 2 4.33 8 1 7.67 5 4 3.67 4 7 1.67 10 5 8.33 45.00 22.00 37.67 259.926 2100 2100 370 10
11 363 - ÇİĞDEM TEKEŞ 8 / C 15 4 13.67 2 8 -0.67 8 2 7.33 5 3 4.00 3 6 1.00 10 6 8.00 43.00 29.00 33.33 256.892 2245 2245 404 11
12 497 - FURKAN TAŞDEMİR 8 / B 12 7 9.67 3 7 0.67 6 4 4.67 5 5 3.33 11 9 8.00 9 10 5.67 46.00 42.00 32.01 255.940 2288 2288 414 12
13 65 - ÖMER MUTLU 0 / 0 15 4 13.67 7 3 6.00 7 3 6.00 3 1 2.67 1 10 -2.33 12 6 10.00 45.00 27.00 36.01 255.575 2300 2300 418 13
14 51 - M YASİN BAHADIR 8 / D 10 6 8.00 5 3 4.00 8 1 7.67 5 4 3.67 4 9 1.00 13 4 11.67 45.00 27.00 36.01 251.350 2491 2491 456 14
15 86 - ABDULSAMET YALAVAÇ 8 / A 13 4 11.67 3 6 1.00 6 3 5.00 3 7 0.67 6 14 1.33 12 7 9.67 43.00 41.00 29.34 250.878 2516 2516 464 15
16 338 - OSMAN ÇELİK 8 / D 9 5 7.33 7 2 6.33 7 2 6.33 0 1 -0.33 2 8 -0.67 15 2 14.33 40.00 20.00 33.32 249.407 2576 2576 479 16
17 426 - YAKUP KARTAL 8 / D 11 4 9.67 5 5 3.33 5 4 3.67 1 3 0.00 4 9 1.00 13 5 11.33 39.00 30.00 29.00 247.290 2686 2686 504 17
18 367 - CEREN YEŞİ KAMIŞ 8 / D 13 4 11.67 2 7 -0.33 6 4 4.67 4 5 2.33 5 13 0.67 12 7 9.67 42.00 40.00 28.68 246.967 2700 2700 505 18
19 374 - AMİNE GELMEZ 0 / 0 11 4 9.67 2 5 0.33 9 1 8.67 0 5 -1.67 3 6 1.00 13 6 11.00 38.00 27.00 29.00 245.721 2761 2761 515 19
20 309 - BERAT KAPAN T K P N 8 / D 10 9 7.00 7 3 6.00 8 2 7.33 5 5 3.33 3 10 -0.33 14 4 12.67 47.00 33.00 36.00 245.424 2781 2781 520 20
21 199 - DİLEK KARADENİZ 8 / E 12 7 9.67 3 7 0.67 4 6 2.00 4 3 3.00 4 8 1.33 13 6 11.00 40.00 37.00 27.67 245.217 2790 2790 524 21
22 299 - TUBA SOSA 8 / D 7 7 4.67 2 5 0.33 5 4 3.67 3 3 2.00 3 7 0.67 17 2 16.33 37.00 28.00 27.67 243.853 2852 2852 534 22
23 385 - SERKAN BATI 8 / D 12 4 10.67 3 4 1.67 9 1 8.67 0 0 0.00 1 5 -0.67 12 6 10.00 37.00 20.00 30.34 240.284 3042 3042 576 23
24 155 - BERFİN KARTAL 8 / D 10 2 9.33 4 4 2.67 9 0 9.00 1 3 0.00 4 4 2.67 10 7 7.67 38.00 20.00 31.34 239.154 3103 3103 587 24
25 234 - FARUK BERAT TURUNĞ 8 / E 9 10 5.67 3 7 0.67 6 4 4.67 4 6 2.00 10 10 6.67 11 8 8.33 43.00 45.00 28.01 237.729 3175 3175 600 25
26 356 - EDANUR ERÇETİN 8 / B 10 8 7.33 6 4 4.67 6 4 4.67 1 0 1.00 7 6 5.00 10 8 7.33 40.00 30.00 30.00 236.395 3237 3237 608 26
27 146 - POLAT ÖZKAYA 8 / D 11 5 9.33 6 3 5.00 8 2 7.33 0 1 -0.33 1 7 -1.33 12 5 10.33 38.00 23.00 30.33 232.532 3464 3464 654 27
28 364 - MELEK YILMAZ 8 / C 8 3 7.00 1 5 -0.67 7 1 6.67 4 3 3.00 2 5 0.33 13 5 11.33 35.00 22.00 27.66 229.628 3618 3618 679 28
29 225 - LEYLA ZANA ÇAKIR 8 / D 11 8 8.33 4 6 2.00 8 2 7.33 5 3 4.00 1 8 -1.67 12 5 10.33 41.00 32.00 30.32 226.250 3818 3818 723 29
30 371 - MELEK KARAASLAN 8 / E 11 7 8.67 3 5 1.33 8 2 7.33 3 3 2.00 5 7 2.67 9 9 6.00 39.00 33.00 28.00 223.124 3996 3996 761 30
31 249 - GÜLBAHAR ÇAY 8 / C 9 8 6.33 3 7 0.67 7 3 6.00 4 5 2.33 4 7 1.67 11 6 9.00 38.00 36.00 26.00 218.855 4258 4258 822 31
32 230 - EYÜP KARADENİZ 8 / B 7 8 4.33 3 5 1.33 7 1 6.67 3 3 2.00 3 5 1.33 12 3 11.00 35.00 25.00 26.66 218.322 4288 4288 827 32
33 107 - AY*L KAYA 8 / D 12 6 10.00 3 7 0.67 3 5 1.33 3 5 1.33 5 9 2.00 9 9 6.00 35.00 41.00 21.33 216.590 4382 4382 848 33
34 80 - SEMA ATEŞ 8 / E 8 6 6.00 3 6 1.00 9 1 8.67 1 5 -0.67 2 6 0.00 12 6 10.00 35.00 30.00 25.00 213.138 4598 4598 901 34
35 185 - DELAL DEMİREL 8 / B 6 8 3.33 2 3 1.00 6 2 5.33 2 1 1.67 6 8 3.33 11 6 9.00 33.00 28.00 23.66 208.497 4903 4903 959 35
36 313 - ZELAL TAŞDEMİR 8 / C 7 9 4.00 2 6 0.00 6 4 4.67 2 4 0.67 7 9 4.00 10 8 7.33 34.00 40.00 20.67 202.289 5320 5320 1060 36
37 236 - MUHAMMED BİÇER 8 / C 14 5 12.33 2 8 -0.67 7 3 6.00 1 9 -2.00 5 15 0.00 7 12 3.00 36.00 52.00 18.66 200.559 5430 5430 1085 37
38 25 - HÜLÜN ÜNAL 8 / E 11 5 9.33 4 5 2.33 6 4 4.67 4 3 3.00 2 7 -0.33 8 10 4.67 35.00 34.00 23.67 200.189 5456 5456 1098 38
39 267 - RESUL ZENCİR 8 / A 10 8 7.33 2 8 -0.67 7 3 6.00 0 1 -0.33 2 13 -2.33 12 7 9.67 33.00 40.00 19.67 199.643 5498 5498 1110 39
40 300 - TUĞÇE YATEKİN 8 / C 7 6 5.00 2 6 0.00 8 1 7.67 1 7 -1.33 3 11 -0.67 11 5 9.33 32.00 36.00 20.00 194.810 5819 5819 1178 40
41 163 - BAYRAM BULUNMAZ 8 / B 12 4 10.67 2 8 -0.67 4 4 2.67 3 3 2.00 1 9 -2.00 8 9 5.00 30.00 37.00 17.67 191.821 6046 6046 1235 41
42 376 - ZİLAN KARAASLAN 8 / E 8 10 4.67 1 8 -1.67 7 3 6.00 3 5 1.33 3 11 -0.67 11 7 8.67 33.00 44.00 18.33 187.627 6348 6348 1300 42
43 14 - ESMANUR LAÇİN 8 / B 10 6 8.00 3 3 2.00 4 2 3.33 2 1 1.67 1 4 -0.33 7 7 4.67 27.00 23.00 19.34 187.448 6362 6362 1304 43
44 182 - DAVUT KARAMAN 8 / A 10 8 7.33 3 5 1.33 10 0 10.00 6 4 4.67 2 12 -2.00 7 10 3.67 38.00 39.00 25.00 180.468 6826 6826 1417 44
45 416 - NURAN *VUZ 8 / C 10 7 7.67 3 7 0.67 4 5 2.33 2 8 -0.67 4 8 1.33 7 12 3.00 30.00 47.00 14.33 177.891 7000 7000 1453 45
46 133 - HATİCE BİÇER 8 / E 10 7 7.67 0 8 -2.67 3 5 1.33 0 7 -2.33 5 10 1.67 7 9 4.00 25.00 46.00 9.67 177.255 7041 7041 1465 46
47 171 - HATİCE ÇEVİK 8 / A 10 9 7.00 4 6 2.00 5 5 3.33 6 4 4.67 3 8 0.33 6 10 2.67 34.00 42.00 20.00 177.090 7056 7056 1468 47
48 407 - İBRAHİM TAŞDEMİR 8 / D 10 8 7.33 4 6 2.00 5 5 3.33 0 4 -1.33 2 12 -2.00 9 10 5.67 30.00 45.00 15.00 175.166 7185 7185 1496 48
49 327 - SAVAŞ NARİN 8 / E 10 9 7.00 3 7 0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 4 13 -0.33 8 11 4.33 32.00 53.00 14.34 173.667 7289 7289 1525 49
50 381 - CANAN BAGANA 8 / A 8 10 4.67 4 6 2.00 3 7 0.67 2 7 -0.33 5 14 0.33 9 10 5.67 31.00 54.00 13.01 169.921 7591 7591 1595 50
51 262 - NAİMÇETİN 8 / C 7 5 5.33 4 5 2.33 4 5 2.33 2 3 1.00 3 3 2.00 4 6 2.00 24.00 27.00 14.99 165.960 7896 7896 1668 51
52 406 - FATMA TAŞDEMİR 8 / B 7 12 3.00 4 6 2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 9 11 5.33 6 13 1.67 32.00 56.00 13.34 165.664 7922 7922 1676 52
53 36 - BERFİN SARI 8 / A 10 9 7.00 0 10 -3.33 6 1 5.67 0 0 0.00 2 17 -3.67 9 8 6.33 27.00 45.00 12.00 164.869 7978 7978 1687 53
54 390 - EYÜPCAN DAVET 8 / E 7 12 3.00 5 5 3.33 4 6 2.00 3 7 0.67 4 16 -1.33 10 9 7.00 33.00 55.00 14.67 163.386 8094 8094 1715 54
55 405 - BÜŞRA TAŞDEMİR 8 / B 4 10 0.67 5 4 3.67 5 3 4.00 0 0 0.00 4 8 1.33 9 8 6.33 27.00 33.00 16.00 162.909 8129 8129 1724 55
56 293 - ŞEHRİBAN TÜKEN 8 / C 10 9 7.00 3 7 0.67 5 5 3.33 4 6 2.00 6 11 2.33 4 14 -0.67 32.00 52.00 14.66 162.182 8199 8199 1740 56
57 353 - HİLAL AKKUŞ 8 / E 7 8 4.33 3 5 1.33 8 2 7.33 3 7 0.67 3 9 0.00 7 11 3.33 31.00 42.00 16.99 161.604 8241 8241 1755 57
58 166 - BERFİN BAGANA 8 / A 6 13 1.67 3 7 0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 8 12 4.00 7 12 3.00 32.00 56.00 13.34 159.753 8381 8381 1787 58
59 345 - FIRAT GELMEZ 8 / B 7 12 3.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 0 2 -0.67 9 11 5.33 6 13 1.67 27.00 53.00 9.33 159.723 8384 8384 1788 59
60 555 - AYŞEGÜL BARAN 8 / A 8 11 4.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 16 -1.33 9 10 5.67 30.00 58.00 10.67 157.460 8577 8577 1834 60
61 349 - SEHER ÖZYAŞAR 8 / E 6 12 2.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 0 4 -1.33 6 12 2.00 8 9 5.00 26.00 51.00 9.00 155.517 8708 8708 1874 61
62 370 - MUHAMMED ÇEVİK 8 / B 3 15 -2.00 5 5 3.33 7 3 6.00 3 3 2.00 1 8 -1.67 12 7 9.67 31.00 41.00 17.33 154.733 8782 8782 1890 62
63 57 - YAĞMUR TOKTANİŞ 8 / B 4 15 -1.00 2 8 -0.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 4 2 3.33 9 10 5.67 27.00 47.00 11.33 153.797 8865 8865 1914 63
64 350 - NİSANUR YATEKİN 8 / E 5 8 2.33 2 7 -0.33 5 3 4.00 1 7 -1.33 6 14 1.33 8 11 4.33 27.00 50.00 10.33 152.892 8937 8937 1939 64
65 91 - AYCANGÜ V NÇ 8 / B 4 14 -0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 6 0.00 9 11 5.33 8 11 4.33 27.00 58.00 7.65 152.430 8990 8990 1953 65
66 274 - MEHTAP ÇEVİK 8 / A 6 13 1.67 4 5 2.33 1 0 1.00 0 0 0.00 6 14 1.33 8 10 4.67 25.00 42.00 11.00 152.363 8999 8999 1954 66
67 255 - ENES ATIŞ 8 / A 10 9 7.00 4 6 2.00 7 3 6.00 2 8 -0.67 1 18 -5.00 8 11 4.33 32.00 55.00 13.66 151.904 9031 9031 1969 67
68 592 - MUHAMMED BEDİR 8 / C 9 10 5.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 0 0 0.00 3 17 -2.67 7 11 3.33 24.00 53.00 6.33 140.318 10010 10010 2210 68
69 175 - MUHAMMETYAVUZ 8 / A 4 15 -1.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 8 12 4.00 5 6 3.00 25.00 55.00 6.67 137.172 10245 10245 2278 69
70 266 - MEMETCAN AMEDİ 8 / E 9 9 6.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 16 -1.33 6 13 1.67 25.00 62.00 4.34 137.000 10256 10256 2280 70
71 85 - ALEYNA UĞUR 8 / B 6 13 1.67 3 7 0.67 4 5 2.33 4 6 2.00 0 4 -1.33 7 8 4.33 24.00 43.00 9.67 136.953 10258 10258 2281 71
72 355 - SERCAN ÇALIŞ 8 / B 5 10 1.67 2 6 0.00 5 3 4.00 2 6 0.00 4 12 0.00 7 12 3.00 25.00 49.00 8.67 135.057 10398 10398 2315 72
73 272 - NURSEMA * CI 8 / C 3 14 -1.67 3 6 1.00 5 5 3.33 0 9 -3.00 7 13 2.67 8 11 4.33 26.00 58.00 6.66 134.385 10447 10447 2326 73
74 67 - AZRA SÖNMEZ 8 / A 4 15 -1.00 0 10 -3.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 6 14 1.33 9 10 5.67 25.00 63.00 4.00 134.049 10467 10467 2330 74
75 360 - EDANUR UÇMAZ 8 / B 6 3 5.00 3 1 2.67 5 2 4.33 2 6 0.00 2 10 -1.33 3 9 0.00 21.00 31.00 10.67 133.678 10501 10501 2337 75
76 329 - NURMUHAMMET ERKN 8 / A 7 12 3.00 2 6 0.00 3 5 1.33 1 3 0.00 3 11 -0.67 5 7 2.67 21.00 44.00 6.33 133.368 10526 10526 2342 76
77 359 - ALİŞAN DİNÇ 8 / E 6 8 3.33 0 8 -2.67 3 5 1.33 3 2 2.33 5 10 1.67 3 11 -0.67 20.00 44.00 5.32 127.956 10920 10920 2431 77
78 219 - EIİF O* R 8 / E 7 10 3.67 4 6 2.00 4 5 2.33 4 4 2.67 3 13 -1.33 4 11 0.33 26.00 49.00 9.67 127.440 10964 10964 2439 78
79 164 - BAYRAM KAYA 8 / C 3 12 -1.00 3 7 0.67 1 6 -1.00 0 5 -1.67 6 10 2.67 5 5 3.33 18.00 45.00 3.00 127.393 10970 10970 2441 79
80 378 - GÜLCANBAGANA 8 / C 7 12 3.00 5 5 3.33 4 6 2.00 3 7 0.67 3 17 -2.67 6 13 1.67 28.00 60.00 8.00 122.197 11358 11358 2550 80
81 337 - MUHAMMEDYUSUFBALA 8 / C 5 14 0.33 5 5 3.33 4 6 2.00 3 7 0.67 5 15 0.00 6 13 1.67 28.00 60.00 8.00 121.365 11423 11423 2567 81
82 347 - RABİA SÖNMEZ 8 / E 4 6 2.00 2 5 0.33 3 4 1.67 2 4 0.67 3 7 0.67 3 9 0.00 17.00 35.00 5.34 120.402 11503 11503 2582 82
83 268 - FATMA ÇALIŞ 8 / B 4 11 0.33 2 4 0.67 4 2 3.33 2 5 0.33 2 9 -1.00 6 10 2.67 20.00 41.00 6.33 119.202 11572 11572 2597 83



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR DENEME / AĞRI LGS DENEME / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR LGS KDS - 1 16-11-2019
Ağrı - PATNOS - Cengiz Çıkrık Yatılı Bölge Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

84 13 - AZATALGUR 8 / B 5 14 0.33 4 6 2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 16 -1.33 7 12 3.00 26.00 62.00 5.33 117.824 11671 11671 2620 84
85 333 - GÜLÜSTAN SÖNMEZ 8 / E 3 13 -1.33 0 7 -2.33 4 1 3.67 2 5 0.33 1 9 -2.00 7 5 5.33 17.00 40.00 3.67 115.573 11810 11810 2652 85
86 276 - ÖMER ALKAN 8 / B 4 5 2.33 4 3 3.00 4 2 3.33 0 6 -2.00 1 11 -2.67 5 10 1.67 18.00 37.00 5.66 115.544 11812 11812 2653 86
87 26 - BEYZA ÜLÜTAŞ 8 / C 2 17 -3.67 2 8 -0.67 6 1 5.67 0 0 0.00 8 12 4.00 5 13 0.67 23.00 51.00 6.00 112.398 12023 12023 2706 87
88 49 - FIRAT KARATAŞ 8 / A 7 12 3.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 16 -1.33 5 14 0.33 23.00 65.00 1.33 111.898 12053 12053 2712 88
89 2 - ÖM* TEMEL 8 / A 5 14 0.33 3 7 0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 4 16 -1.33 6 13 1.67 25.00 63.00 4.01 109.542 12178 12178 2743 89
90 283 - SEDAT ALGÜR 8 / B 6 13 1.67 5 5 3.33 5 5 3.33 4 6 2.00 3 17 -2.67 5 14 0.33 28.00 60.00 7.99 109.483 12191 12191 2747 90
91 287 - SEMANUR AKBAY 8 / C 8 11 4.33 4 6 2.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 1 18 -5.00 5 14 0.33 26.00 61.00 5.66 108.327 12248 12248 2759 91
92 0 - DİLA N* KA N 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 16 -1.33 6 13 1.67 10.00 29.00 0.34 102.536 12540 12540 2833 92
93 34400 - BARAN TOSUN 8 / A 1 18 -5.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 7 13 2.67 6 12 2.00 24.00 63.00 3.00 102.042 12577 12577 2838 93
94 162 - AZAD ÇAKIR 8 / C 8 11 4.33 3 7 0.67 6 4 4.67 5 5 3.33 2 18 -4.00 3 16 -2.33 27.00 61.00 6.67 101.616 12606 12606 2850 94
95 211 - ELANUR SALİM 8 / C 6 13 1.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 1 18 -5.00 7 11 3.33 21.00 65.00 -0.67 100.567 12659 12659 2865 95
96 495 - DİLAN * KAN 8 / A 4 15 -1.00 4 6 2.00 1 3 0.00 0 2 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 9.00 26.00 0.33 95.733 12848 12848 2910 96
97 103 - YUSUF YALÇIN 8 / E 6 13 1.67 4 5 2.33 1 9 -2.00 0 0 0.00 5 8 2.33 1 17 -4.67 17.00 52.00 -0.34 95.583 12864 12864 2914 97
98 165 - BEDİRHAN ÖZKAYA 8 / E 5 12 1.00 3 7 0.67 5 5 3.33 5 5 3.33 2 18 -4.00 5 14 0.33 25.00 61.00 4.66 95.452 12868 12868 2915 98
99 246 - YUSUF ARAL 8 / E 6 13 1.67 3 7 0.67 4 6 2.00 0 10 -3.33 6 14 1.33 2 17 -3.67 21.00 67.00 -1.33 94.428 12910 12910 2931 99
100 168 - YUSUFKARAAS AN 8 / C 5 14 0.33 0 10 -3.33 3 7 0.67 5 5 3.33 4 16 -1.33 4 15 -1.00 21.00 67.00 -1.33 88.932 13080 13080 2973 100
101 232 - RESUL DEMİREL 8 / E 6 13 1.67 3 7 0.67 0 10 -3.33 2 8 -0.67 4 16 -1.33 2 11 -1.67 17.00 65.00 -4.66 87.185 13133 13133 2986 101
102 277 - ÖZCAN ZENCİR 8 / C 4 14 -0.67 3 7 0.67 6 4 4.67 0 9 -3.00 5 14 0.33 3 16 -2.33 21.00 64.00 -0.33 86.709 13147 13147 2989 102
103 319 - AZAT ATABAY 8 / A 2 17 -3.67 3 7 0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 3 17 -2.67 7 12 3.00 19.00 69.00 -4.00 79.021 13327 13327 3035 103
104 720 - NURMUHAMMEDBİÇER 8 / A 3 16 -2.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 6 14 1.33 3 16 -2.33 19.00 69.00 -4.00 77.821 13356 13356 3043 104
105 491 - SÜMEYRA ALKAN 8 / A 3 13 -1.33 2 7 -0.33 1 8 -1.67 3 7 0.67 1 17 -4.67 6 13 1.67 16.00 65.00 -5.66 72.476 13443 13443 3068 105
106 264 - MEHMET EMİN ASLANKA 8 / C 4 14 -0.67 2 8 -0.67 2 6 0.00 0 5 -1.67 4 11 0.33 1 15 -4.00 13.00 59.00 -6.68 69.358 13484 13484 3081 106
107 372 - MURATDİNÇ 8 / C 3 16 -2.33 3 7 0.67 0 10 -3.33 4 6 2.00 3 17 -2.67 2 17 -3.67 15.00 73.00 -9.33 45.773 13591 13591 3108 107

Genel 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602
İl 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602

İlçe 5.88 1.63 3.93 1.19 0.12 5.36 18.11 180.804 3111
Kurum 5.05 1.21 3.84 0.98 0.36 5.30 16.74 175.675 107

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR DENEME / AĞRI LGS DENEME / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR LGS KDS - 1 16-11-2019
Ağrı - PATNOS - Çukurbağ Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 63 - GAMZENUR GERAY 8 / A 16 3 15.00 7 3 6.00 8 2 7.33 3 7 0.67 2 5 0.33 12 4 10.67 48.00 24.00 40.00 282.821 1287 1287 205 1
2 69 - ELİF BULUT 8 / A 14 4 12.67 3 6 1.00 10 0 10.00 6 2 5.33 1 7 -1.33 13 3 12.00 47.00 22.00 39.67 270.198 1707 1707 297 2
3 57 - AZAD DEMİR 8 / A 13 4 11.67 8 2 7.33 7 3 6.00 9 1 8.67 1 5 -0.67 10 6 8.00 48.00 21.00 41.00 251.320 2492 2492 457 3
4 12 - ZİLAN YILMAZ 8 / A 12 5 10.33 4 5 2.33 8 2 7.33 3 5 1.33 3 8 0.33 11 6 9.00 41.00 31.00 30.65 238.814 3118 3118 592 4
5 64 - HABİP LEVENT 8 / A 12 4 10.67 5 4 3.67 9 1 8.67 0 0 0.00 4 2 3.33 7 6 5.00 37.00 17.00 31.34 235.761 3274 3274 612 5
6 59 - HELEN LEVENT 8 / A 11 8 8.33 3 7 0.67 7 3 6.00 3 7 0.67 1 5 -0.67 13 6 11.00 38.00 36.00 26.00 227.481 3738 3738 706 6
7 13 - SEMİHALEVENT 8 / A 9 9 6.00 4 5 2.33 8 2 7.33 3 7 0.67 1 8 -1.67 14 4 12.67 39.00 35.00 27.33 221.867 4085 4085 780 7
8 75 - AZRA A *IC I 8 / A 14 5 12.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 3 6 1.00 3 8 0.33 30.00 39.00 16.99 189.830 6184 6184 1259 8
9 72 - MERVE KURTOĞLU 8 / A 11 7 8.67 2 7 -0.33 7 3 6.00 4 6 2.00 1 6 -1.00 7 7 4.67 32.00 36.00 20.01 188.650 6267 6267 1279 9

10 62 - EZGİ KAYA 8 / A 11 5 9.33 6 1 5.67 7 3 6.00 0 4 -1.33 1 5 -0.67 5 6 3.00 30.00 24.00 22.00 188.260 6306 6306 1291 10
11 193 - EVİN ARAZ 8 / B 10 9 7.00 5 5 3.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 5 11 1.33 7 8 4.33 34.00 46.00 18.65 187.430 6364 6364 1305 11
12 98 - ZELAL LEVENT 8 / A 7 10 3.67 2 5 0.33 9 1 8.67 3 1 2.67 1 2 0.33 9 7 6.67 31.00 26.00 22.34 183.743 6606 6606 1365 12
13 70 - MERT ALICI 8 / A 11 6 9.00 5 4 3.67 8 2 7.33 3 6 1.00 0 4 -1.33 6 10 2.67 33.00 32.00 22.34 182.692 6674 6674 1379 13
14 82 - SEYİDALİ KELEŞ 8 / A 8 7 5.67 4 6 2.00 6 4 4.67 2 1 1.67 2 3 1.00 7 8 4.33 29.00 29.00 19.34 180.660 6813 6813 1412 14
15 5 - SEMİNE LEVENT 8 / A 11 4 9.67 2 6 0.00 5 2 4.33 3 1 2.67 0 4 -1.33 4 11 0.33 25.00 28.00 15.67 164.867 7980 7980 1689 15
16 58 - BAYRAM DİLMAÇ 8 / A 5 4 3.67 3 3 2.00 6 3 5.00 1 2 0.33 1 7 -1.33 9 10 5.67 25.00 29.00 15.34 161.239 8276 8276 1762 16
17 66 - MELEK TANIŞ 8 / A 10 4 8.67 1 7 -1.33 5 2 4.33 1 5 -0.67 2 7 -0.33 5 13 0.67 24.00 38.00 11.34 159.758 8379 8379 1785 17
18 24 - YAĞMUR YILMAZ 8 / A 6 11 2.33 3 5 1.33 6 3 5.00 3 4 1.67 1 5 -0.67 7 6 5.00 26.00 34.00 14.66 153.605 8881 8881 1922 18
19 229 - RÜMEYSA LEVENT 8 / B 8 10 4.67 4 6 2.00 6 4 4.67 0 7 -2.33 4 14 -0.67 6 8 3.33 28.00 49.00 11.67 152.362 9000 9000 1955 19
20 0 - Zİ L* *A* 8 / B 11 8 8.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 18.00 31.00 7.66 150.968 9104 9104 1991 20
21 61 - ESMANUR LEVENT 8 / A 8 11 4.33 2 8 -0.67 6 4 4.67 0 10 -3.33 1 5 -0.67 7 9 4.00 24.00 47.00 8.33 148.983 9250 9250 2032 21
22 199 - GÜLCAN KAYNACI 8 / B 6 10 2.67 2 8 -0.67 7 3 6.00 2 5 0.33 8 10 4.67 2 8 -0.67 27.00 44.00 12.33 148.535 9279 9279 2042 22
23 76 - MUHAMMED DİLMAÇ 8 / A 7 9 4.00 3 5 1.33 7 2 6.33 3 3 2.00 2 7 -0.33 4 9 1.00 26.00 35.00 14.33 143.545 9721 9721 2134 23
24 86 - SEVGİ YILM 8 / A 6 5 4.33 3 2 2.33 2 3 1.00 1 0 1.00 1 1 0.67 2 7 -0.33 15.00 18.00 9.00 135.336 10373 10373 2310 24
25 240 - ŞEVİN YILMAZ 8 / B 6 12 2.00 5 5 3.33 7 3 6.00 2 8 -0.67 5 9 2.00 2 8 -0.67 27.00 45.00 11.99 132.978 10546 10546 2348 25
26 239 - SONER BULUT 8 / B 6 13 1.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 4 15 -1.00 6 3 5.00 22.00 55.00 3.67 132.717 10566 10566 2353 26
27 207 - İBRAHİM KLEŞ 8 / A 6 13 1.67 5 4 3.67 5 4 3.67 2 8 -0.67 5 15 0.00 5 14 0.33 28.00 58.00 8.67 122.357 11348 11348 2548 27
28 186 - ENİS GÜVEN 8 / B 3 16 -2.33 3 6 1.00 6 3 5.00 2 8 -0.67 8 9 5.00 3 11 -0.67 25.00 53.00 7.33 118.812 11601 11601 2603 28
29 228 - ROJİN YILMAZ 8 / B 8 11 4.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 0 10 -3.33 2 17 -3.67 6 12 2.00 23.00 63.00 1.99 116.745 11737 11737 2631 29
30 0 - FK R LUUB N T * 8 / B 6 13 1.67 0 10 -3.33 3 7 0.67 6 4 4.67 0 0 0.00 0 0 0.00 15.00 34.00 3.68 113.395 11970 11970 2689 30
31 9 - ABDULLAH LEVEN T 8 / A 5 9 2.00 6 3 5.00 3 5 1.33 1 8 -1.67 5 13 0.67 3 14 -1.67 23.00 52.00 5.66 112.933 11992 11992 2700 31
32 196 - FUR KANU *UT 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 15 0.00 4 8 1.33 9.00 23.00 1.33 108.296 12249 12249 2760 32
33 0 - * * *L T 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 15 0.00 5 14 0.33 10.00 29.00 0.33 102.058 12568 12568 2835 33
34 185 - ENİSARAZ 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 15 0.00 5 14 0.33 10.00 29.00 0.33 102.058 12568 12568 2835 33
35 0 - ZEHRA YALÇIN 8 / B 5 14 0.33 1 9 -2.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 4 16 -1.33 6 13 1.67 18.00 70.00 -5.33 95.705 12851 12851 2911 35
36 180 - CANSENUR LEVENT 8 / B 4 9 1.00 1 6 -1.00 2 4 0.67 0 6 -2.00 3 15 -2.00 4 10 0.67 14.00 50.00 -2.66 95.113 12888 12888 2921 36
37 85 - AZR İL BULUT 8 / B 4 15 -1.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 11.00 38.00 -1.66 92.784 12961 12961 2946 37
38 246 - YÜKSEL DEMİR 8 / A 4 14 -0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 5 2.33 2 18 -4.00 6 11 2.33 20.00 64.00 -1.35 88.118 13104 13104 2978 38
39 0 - * * N *YZ 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 19 -5.33 7 12 3.00 8.00 31.00 -2.33 87.128 13135 13135 2987 39
40 0 - E R * Ö R NYA 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 15 0.00 3 16 -2.33 8.00 31.00 -2.33 85.466 13175 13175 2995 40
41 225 - *A N Ö* * 8 / B 3 16 -2.33 2 8 -0.67 0 10 -3.33 5 5 3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 10.00 39.00 -3.00 84.473 13203 13203 3004 41
42 0 - ENİSRARAZ 8 / B 3 16 -2.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7.00 42.00 -7.00 78.547 13333 13333 3036 42
43 181 - * EAU*E * Ş 8 / A 2 16 -3.33 2 6 0.00 1 3 0.00 0 3 -1.00 2 8 -0.67 1 4 -0.33 8.00 40.00 -5.33 71.718 13453 13453 3070 43
44 188 - ENSARİ LEVENT 8 / B 3 15 -2.00 0 9 -3.00 1 8 -1.67 2 8 -0.67 0 8 -2.67 3 6 1.00 9.00 54.00 -9.01 70.029 13475 13475 3077 44
45 18181 - CERENURETANIŞ Ş 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 13 -3.33 2 11 -1.67 3.00 24.00 -5.00 69.850 13476 13476 3078 45
46 202 - HAZAL KURTOĞLU 8 / A 4 15 -1.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 3 17 -2.67 3 16 -2.33 16.00 72.00 -8.00 60.443 13553 13553 3103 46
47 177 - BERİVAN YANAR 8 / B 6 13 1.67 2 7 -0.33 0 10 -3.33 1 9 -2.00 0 20 -6.67 2 16 -3.33 11.00 75.00-13.99 41.734 13596 13596 3110 47

Genel 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602
İl 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602

İlçe 5.88 1.63 3.93 1.19 0.12 5.36 18.11 180.804 3111
Kurum 3.92 0.97 2.91 0.34 -0.54 2.52 10.13 143.238 47

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR DENEME / AĞRI LGS DENEME / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR LGS KDS - 1 16-11-2019
Ağrı - PATNOS - Cumhuriyet Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 320 - DEMİR BEYTULLAH 8 / A 14 5 12.33 4 5 2.33 9 1 8.67 6 3 5.00 7 9 4.00 15 4 13.67 55.00 27.00 46.00 309.591 656 656 105 1
2 206 - RÜMEYSA BAYRAKTAR 8 / B 15 4 13.67 7 3 6.00 9 1 8.67 5 4 3.67 4 13 -0.33 16 3 15.00 56.00 28.00 46.68 304.053 771 771 124 2
3 74 - ZEYNEP SURUR 8 / B 15 4 13.67 7 3 6.00 10 0 10.00 5 5 3.33 4 11 0.33 15 4 13.67 56.00 27.00 47.00 301.135 831 831 133 3
4 57 - ECEM KILIN 8 / B 16 3 15.00 6 4 4.67 10 0 10.00 7 3 6.00 5 12 1.00 13 6 11.00 57.00 28.00 47.67 298.731 893 893 141 4
5 106 - YUNUS EMRE KOÇAR 8 / A 14 5 12.33 4 5 2.33 6 4 4.67 3 7 0.67 6 9 3.00 15 3 14.00 48.00 33.00 37.00 293.382 1025 1025 162 5
6 170 - YASEMİN IŞIK 8 / B 13 6 11.00 5 3 4.00 8 2 7.33 4 6 2.00 3 6 1.00 16 3 15.00 49.00 26.00 40.33 287.857 1158 1158 184 6
7 143 - AZRA IŞIK 8 / B 12 7 9.67 4 5 2.33 6 4 4.67 5 4 3.67 2 11 -1.67 18 0 18.00 47.00 31.00 36.67 278.512 1419 1419 235 7
8 205 - SAMİYUSUFKÖÇER 8 / A 10 5 8.33 5 5 3.33 6 3 5.00 5 5 3.33 7 9 4.00 15 4 13.67 48.00 31.00 37.66 278.210 1436 1436 239 8
9 171 - BELİNA İLGA 8 / A 11 5 9.33 1 4 -0.33 8 2 7.33 5 5 3.33 2 4 0.67 16 3 15.00 43.00 23.00 35.33 271.040 1673 1673 292 9

10 161 - ÖZGEGÜL KÖÇER 8 / A 16 1 15.67 2 5 0.33 8 0 8.00 1 0 1.00 4 9 1.00 11 8 8.33 42.00 23.00 34.33 269.456 1726 1726 299 10
11 111 - KÜBRA SEVİM 8 / A 14 4 12.67 3 3 2.00 8 2 7.33 4 3 3.00 2 10 -1.33 14 4 12.67 45.00 26.00 36.34 268.451 1759 1759 310 11
12 91 - SEYİTALİ KAYA 0 / 0 14 5 12.33 3 5 1.33 8 2 7.33 4 5 2.33 3 7 0.67 13 5 11.33 45.00 29.00 35.32 267.839 1793 1793 318 12
13 60 - SERHAT ALTAY 8 / B 12 6 10.00 8 2 7.33 7 3 6.00 0 8 -2.67 3 11 -0.67 16 3 15.00 46.00 33.00 34.99 267.768 1801 1801 320 13
14 203 - ENES IŞIK 8 / C 13 5 11.33 1 8 -1.67 8 2 7.33 4 6 2.00 5 10 1.67 12 6 10.00 43.00 37.00 30.66 254.297 2339 2339 426 14
15 173 - BERZAN YILMAZ 8 / A 13 5 11.33 3 5 1.33 8 2 7.33 3 3 2.00 5 14 0.33 11 7 8.67 43.00 36.00 30.99 242.504 2935 2935 551 15
16 36 - AZAD TAŞDEMİR 8 / B 11 8 8.33 4 5 2.33 10 0 10.00 3 5 1.33 1 14 -3.67 14 4 12.67 43.00 36.00 30.99 229.483 3624 3624 681 16
17 31 - ARDA TAŞDEMİR 8 / B 10 9 7.00 3 7 0.67 7 3 6.00 2 8 -0.67 5 15 0.00 14 5 12.33 41.00 47.00 25.33 229.466 3627 3627 683 17
18 32 - DERYA ÇELİK 8 / C 12 3 11.00 2 6 0.00 5 4 3.67 3 7 0.67 3 10 -0.33 11 7 8.67 36.00 37.00 23.68 227.172 3763 3763 711 18
19 44 - EMİR OĞUR 0 / 0 11 8 8.33 4 6 2.00 7 3 6.00 4 6 2.00 7 13 2.67 10 9 7.00 43.00 45.00 28.00 226.263 3816 3816 722 19
20 10 - MEHMET ÇERÇEL 0 / 0 16 3 15.00 3 6 1.00 7 3 6.00 3 7 0.67 4 16 -1.33 8 11 4.33 41.00 46.00 25.67 224.058 3952 3952 753 20
21 202 - BAHAR UÇAR 0 / 0 15 3 14.00 3 5 1.33 7 2 6.33 3 7 0.67 3 12 -1.00 8 10 4.67 39.00 39.00 26.00 222.875 4013 4013 766 21
22 5 - ESRA KARTAL 8 / C 11 8 8.33 4 6 2.00 6 2 5.33 4 5 2.33 3 13 -1.33 12 7 9.67 40.00 41.00 26.33 218.710 4270 4270 824 22
23 23 - MEDİNE ZENGER 8 / A 11 6 9.00 4 2 3.33 7 2 6.33 0 0 0.00 0 0 0.00 10 8 7.33 32.00 18.00 25.99 216.175 4404 4404 859 23
24 1 - * R D *EYL E A 0 / 0 11 6 9.00 3 7 0.67 7 2 6.33 3 6 1.00 7 13 2.67 8 11 4.33 39.00 45.00 24.00 210.824 4756 4756 933 24
25 390 - RONA ATASEVEN 8 / A 10 9 7.00 5 5 3.33 6 3 5.00 3 5 1.33 3 13 -1.33 12 7 9.67 39.00 42.00 25.00 210.414 4778 4778 938 25
26 0 - * TE A Ş*Ş K 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 13 2.67 16 3 15.00 23.00 16.00 17.67 209.389 4836 4836 949 26
27 350 - YASİN DOĞRU 8 / B 11 8 8.33 3 6 1.00 8 2 7.33 2 8 -0.67 4 16 -1.33 11 8 8.33 39.00 48.00 22.99 207.389 4972 4972 974 27
28 272 - ONURHAKTAN TAŞDEMİR 8 / B 11 8 8.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 8 12 4.00 8 11 4.33 36.00 52.00 18.65 205.623 5099 5099 1002 28
29 383 - ÜMMÜ GÜLSÜM DUMAN 8 / A 7 11 3.33 3 5 1.33 4 3 3.00 2 7 -0.33 6 13 1.67 13 6 11.00 35.00 45.00 20.00 205.210 5122 5122 1007 29
30 70 - HELİN ÇETİNEL 8 / C 11 8 8.33 5 5 3.33 3 7 0.67 4 6 2.00 4 16 -1.33 11 8 8.33 38.00 50.00 21.33 204.929 5143 5143 1013 30
31 378 - MUHAMMED CAN KAYA 8 / A 8 8 5.33 3 5 1.33 3 3 2.00 1 9 -2.00 3 15 -2.00 14 5 12.33 32.00 45.00 16.99 200.278 5450 5450 1094 31
32 39 - YAĞMUR YILDIRIM 8 / A 9 9 6.00 4 5 2.33 6 4 4.67 4 6 2.00 3 12 -1.00 11 7 8.67 37.00 43.00 22.67 198.916 5541 5541 1117 32
33 59 - YAĞMUR KILN 8 / B 8 11 4.33 7 3 6.00 3 7 0.67 3 7 0.67 5 15 0.00 12 7 9.67 38.00 50.00 21.34 198.204 5585 5585 1131 33
34 25 - BERAT SEVEN 8 / C 11 8 8.33 4 6 2.00 4 5 2.33 1 6 -1.00 4 13 -0.33 9 8 6.33 33.00 46.00 17.66 194.424 5849 5849 1189 34
35 308 - YUSUF EKİNCİ 8 / A 11 8 8.33 4 6 2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 6 14 1.33 8 11 4.33 36.00 52.00 18.66 193.771 5894 5894 1197 35
36 199 - GAMZE ÜLGAY 8 / B 8 11 4.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 5 15 0.00 13 6 11.00 32.00 56.00 13.32 192.648 5968 5968 1221 36
37 0 - NUH ALACA 8 / A 12 4 10.67 3 5 1.33 4 3 3.00 2 8 -0.67 5 15 0.00 7 12 3.00 33.00 47.00 17.33 190.693 6110 6110 1247 37
38 28 - ROJDA BİLİCİ 8 / A 8 9 5.00 2 6 0.00 6 3 5.00 4 5 2.33 3 8 0.33 10 8 7.33 33.00 39.00 19.99 189.727 6191 6191 1260 38
39 245 - EDANUR TUNCER 8 / B 10 9 7.00 3 7 0.67 4 6 2.00 5 5 3.33 2 18 -4.00 12 7 9.67 36.00 52.00 18.67 189.170 6231 6231 1265 39
40 67 - EMRE KOÇAK 8 / A 12 7 9.67 1 9 -2.00 5 5 3.33 3 6 1.00 4 14 -0.67 8 11 4.33 33.00 52.00 15.66 186.811 6401 6401 1313 40
41 50 - ÜMİT KÖÇER 8 / B 9 10 5.67 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 7 13 2.67 8 11 4.33 33.00 55.00 14.68 181.178 6774 6774 1405 41
42 240 - HAYRUNNİSA KILIÇ 8 / B 11 8 8.33 1 9 -2.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 5 15 0.00 8 11 4.33 30.00 58.00 10.66 176.008 7132 7132 1484 42
43 35 - UĞUR ÇELİ K 8 / C 7 9 4.00 3 7 0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 5 11 1.33 9 10 5.67 32.00 49.00 15.67 175.120 7191 7191 1499 43
44 153 - LEYLA IŞIK 8 / B 8 10 4.67 4 6 2.00 4 6 2.00 4 6 2.00 5 10 1.67 8 11 4.33 33.00 49.00 16.67 174.926 7203 7203 1501 44
45 55 - MELEK TUNÇ 8 / B 10 9 7.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 5 5 3.33 2 18 -4.00 11 8 8.33 32.00 56.00 13.33 174.885 7207 7207 1503 45
46 283 - ADEM DEMİRKOL 8 / A 11 8 8.33 4 6 2.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 3 17 -2.67 8 11 4.33 33.00 55.00 14.65 170.052 7583 7583 1590 46
47 68 - ASLI TUNÇ 8 / B 7 12 3.00 4 6 2.00 9 1 8.67 1 9 -2.00 4 16 -1.33 10 9 7.00 35.00 53.00 17.34 167.341 7788 7788 1638 47
48 0 - B** E Ş ŞİM K 8 / A 12 7 9.67 3 7 0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 23.00 26.00 14.34 167.238 7803 7803 1643 48
49 81 - ABDULSAMET TUNÇ 8 / A 10 9 7.00 2 8 -0.67 6 4 4.67 0 10 -3.33 5 15 0.00 7 12 3.00 30.00 58.00 10.67 163.371 8097 8097 1716 49
50 41 - MEDİNE LAÇİN 0 / 0 8 8 5.33 4 6 2.00 5 3 4.00 2 8 -0.67 5 6 3.00 5 13 0.67 29.00 44.00 14.33 163.101 8115 8115 1719 50
51 132 - BARAN LAÇİN 8 / A 8 9 5.00 3 5 1.33 4 5 2.33 3 3 2.00 6 10 2.67 5 12 1.00 29.00 44.00 14.33 161.634 8238 8238 1754 51
52 0 - * 0 / 0 10 7 7.67 4 6 2.00 7 3 6.00 0 1 -0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 21.00 17.00 15.34 159.207 8426 8426 1797 52
53 86 - ASİYE ÇETİNKAYA 0 / 0 12 7 9.67 1 8 -1.67 6 4 4.67 6 2 5.33 4 13 -0.33 3 15 -2.00 32.00 49.00 15.67 158.229 8504 8504 1816 53
54 65 - DİYAR İLGA 8 / B 6 10 2.67 4 5 2.33 1 8 -1.67 4 5 2.33 5 13 0.67 8 10 4.67 28.00 51.00 11.00 154.186 8836 8836 1906 54
55 48 - HALİLDENİZ 8 / B 8 11 4.33 0 10 -3.33 4 6 2.00 3 7 0.67 4 16 -1.33 9 10 5.67 28.00 60.00 8.01 153.519 8885 8885 1925 55
56 218 - KADİRIŞIK 0 / 0 9 10 5.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 5 15 0.00 6 13 1.67 29.00 59.00 9.33 148.734 9263 9263 2038 56
57 0 - EYÜP DONAT 0 / 0 6 12 2.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 5 14 0.33 8 11 4.33 28.00 58.00 8.66 144.404 9642 9642 2120 57
58 24 - DENİZCANVURLA 8 / C 6 13 1.67 1 8 -1.67 5 5 3.33 3 7 0.67 4 12 0.00 8 11 4.33 27.00 56.00 8.33 140.879 9957 9957 2196 58
59 95 - NERGİZ YEŞİLKAYA 0 / 0 5 11 1.33 4 5 2.33 7 2 6.33 2 7 -0.33 4 14 -0.67 7 12 3.00 29.00 51.00 11.99 135.380 10371 10371 2309 59
60 76 - ELİF AVCI 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.33 8 11 4.33 10.00 13.00 5.66 134.891 10411 10411 2319 60
61 4 - MEHMETE*İN *EN*ER İ 8 / C 7 12 3.00 5 5 3.33 4 6 2.00 6 4 4.67 0 0 0.00 0 0 0.00 22.00 27.00 13.00 133.528 10513 10513 2338 61
62 53 - CAN AYDIN 8 / C 6 13 1.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 6 14 1.33 7 12 3.00 24.00 64.00 2.67 132.079 10614 10614 2361 62
63 93 - KADER KERECİ 0 / 0 8 10 4.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 3 17 -2.67 6 11 2.33 26.00 59.00 6.33 130.805 10709 10709 2382 63
64 663 - BOTANİLGA 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 12 2.00 7 12 3.00 13.00 24.00 5.00 130.565 10721 10721 2385 64
65 54 - BİRGUL TU* 8 / C 7 12 3.00 5 5 3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 18.00 31.00 7.67 125.632 11127 11127 2490 65
66 27 - EYÜP SEYİT KAYA 8 / A 7 12 3.00 4 6 2.00 3 7 0.67 7 3 6.00 6 14 1.33 3 16 -2.33 30.00 58.00 10.67 124.905 11179 11179 2505 66
67 300 - KADİR ARBAÇ 0 / 0 5 14 0.33 2 8 -0.67 6 4 4.67 1 9 -2.00 6 14 1.33 6 13 1.67 26.00 62.00 5.33 123.320 11279 11279 2536 67
68 0 - MAŞALLAHİLGA 8 / C 6 13 1.67 1 8 -1.67 5 5 3.33 1 5 -0.67 2 15 -3.00 8 11 4.33 23.00 57.00 3.99 121.116 11452 11452 2574 68
69 0 - ** 0 / 0 7 12 3.00 0 10 -3.33 4 5 2.33 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 14.00 34.00 2.67 118.225 11640 11640 2615 69
70 12 - MÜCAHİT ASLAN 8 / C 9 10 5.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 4 16 -1.33 3 16 -2.33 25.00 63.00 4.01 115.916 11783 11783 2645 70
71 133 - NAZLI LAÇİN 8 / C 8 11 4.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 15 -1.00 4 15 -1.00 23.00 64.00 1.66 113.853 11938 11938 2685 71
72 163 - FERİT SÖNMEZ 0 / 0 4 15 -1.00 4 4 2.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 7 13 2.67 5 14 0.33 23.00 63.00 2.00 111.643 12068 12068 2718 72
73 0 - MEHMET EMİN ZENGER 8 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 13 2.67 4 15 -1.00 11.00 28.00 1.67 109.584 12173 12173 2742 73
74 208 - MUHAMMED BAYRAKTAR 8 / B 6 13 1.67 3 7 0.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 4 16 -1.33 5 14 0.33 25.00 63.00 4.00 109.527 12181 12181 2746 74
75 58 - K * S*M*H İMÇ L 8 / C 6 13 1.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 13.00 36.00 1.01 109.439 12193 12193 2748 75
76 97 - SAİDNUR KOÇAK 8 / B 6 13 1.67 4 6 2.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 3 17 -2.67 6 13 1.67 24.00 64.00 2.67 107.975 12263 12263 2766 76
77 122 - GÜNEŞ KEREC* 8 / C 3 16 -2.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 8 12 4.00 5 14 0.33 21.00 67.00 -1.33 106.295 12344 12344 2788 77
78 201 - YUSUF İSLAM ZENGER 8 / C 4 15 -1.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 7 13 2.67 5 14 0.33 20.00 68.00 -2.67 104.724 12436 12436 2811 78
79 0 - İŞA**V Ş A 8 / A 4 15 -1.00 4 6 2.00 4 5 2.33 4 5 2.33 0 0 0.00 0 0 0.00 16.00 31.00 5.66 103.629 12486 12486 2820 79
80 43 - EMRAH ÖZBEK 8 / A 4 15 -1.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 16 -3.33 7 10 3.67 23.00 61.00 2.67 101.855 12589 12589 2844 80
81 115 - MUHAMMED KÖÇER 8 / C 3 16 -2.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 4 16 -1.33 7 12 3.00 20.00 68.00 -2.66 93.335 12940 12940 2941 81
82 233 - BARAN ALKAN 8 / A 4 15 -1.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 17 -2.67 6 13 1.67 22.00 66.00 -0.01 91.305 13014 13014 2955 82
83 5 - BİRG UL TU N Ç 8 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 16 -1.33 4 15 -1.00 8.00 31.00 -2.33 85.881 13162 13162 2993 83



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR DENEME / AĞRI LGS DENEME / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR LGS KDS - 1 16-11-2019
Ağrı - PATNOS - Cumhuriyet Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

84 84 - SAVAŞ YILDIRIM 8 / A 6 13 1.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 4 16 -1.33 3 16 -2.33 18.00 70.00 -5.33 83.053 13236 13236 3014 84
85 289 - YASİN YAMAK 8 / A 5 14 0.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 3 17 -2.67 3 16 -2.33 20.00 68.00 -2.67 74.665 13409 13409 3057 85
86 193 - YUSUF MARANGOZ 8 / C 7 12 3.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 17 -2.67 1 18 -5.00 19.00 69.00 -4.01 72.680 13440 13440 3067 86
87 190 - CANPOIATSAIİİM 8 / A 4 15 -1.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 7 -0.33 2 18 -4.00 5 14 0.33 18.00 69.00 -5.00 71.628 13455 13455 3071 87
88 77 - AYŞENUR MERDN E 8 / C 3 15 -2.00 2 7 -0.33 4 5 2.33 0 10 -3.33 3 15 -2.00 3 14 -1.67 15.00 66.00 -7.00 63.285 13531 13531 3096 88
89 0 - M M E *E*İ*** 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 18 -4.00 3 16 -2.33 5.00 34.00 -6.33 61.762 13542 13542 3099 89
90 6 - MUHAMMEDKAYA 0 / 0 6 13 1.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 18 -4.00 2 17 -3.67 16.00 72.00 -8.00 60.858 13550 13550 3102 90
91 237 - AHMETSAMETULUTAŞ 8 / C 4 15 -1.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 3 17 -2.67 3 16 -2.33 15.00 73.00 -9.34 58.458 13568 13568 3105 91

Genel 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602
İl 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602

İlçe 5.88 1.63 3.93 1.19 0.12 5.36 18.11 180.804 3111
Kurum 5.54 1.03 3.03 0.77 -0.15 5.13 15.36 172.871 91

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR DENEME / AĞRI LGS DENEME / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR LGS KDS - 1 16-11-2019
Ağrı - PATNOS - Dağalan Bağbaşı Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 249 - SONGÜL ALTINDAĞ 8 / A 14 2 13.33 6 2 5.33 9 1 8.67 5 2 4.33 1 5 -0.67 15 3 14.00 50.00 15.00 44.99 293.665 1019 1019 160 1
2 218 - BÜŞRA TEKDEMİR 8 / A 10 3 9.00 3 5 1.33 9 0 9.00 5 2 4.33 3 2 2.33 14 3 13.00 44.00 15.00 38.99 272.758 1605 1605 279 2
3 246 - RÜMEYSA TEKDEMİR 8 / A 14 4 12.67 3 6 1.00 10 0 10.00 5 2 4.33 2 9 -1.00 13 5 11.33 47.00 26.00 38.33 266.493 1841 1841 330 3
4 247 - SAMED TEKDEMİR 8 / A 11 4 9.67 4 5 2.33 8 2 7.33 4 3 3.00 2 8 -0.67 15 4 13.67 44.00 26.00 35.33 260.376 2085 2085 366 4
5 238 - MUHAMMED VURAL 8 / A 13 5 11.33 3 7 0.67 7 3 6.00 2 4 0.67 3 9 0.00 13 6 11.00 41.00 34.00 29.67 250.165 2548 2548 475 5
6 49 - BAHAR TEKDEMİR 8 / A 13 2 12.33 2 6 0.00 8 2 7.33 0 3 -1.00 2 5 0.33 11 7 8.67 36.00 25.00 27.66 242.327 2942 2942 552 6
7 240 - NURİLYHA TEKDEMİR 8 / A 12 4 10.67 2 6 0.00 5 4 3.67 3 5 1.33 1 5 -0.67 12 7 9.67 35.00 31.00 24.67 230.314 3586 3586 674 7
8 235 - MİRAÇ TEKDEMİR 8 / A 9 7 6.67 3 7 0.67 8 2 7.33 2 6 0.00 5 12 1.00 12 6 10.00 39.00 40.00 25.67 221.762 4088 4088 781 8
9 217 - BERAT TORELİ 8 / A 12 5 10.33 6 3 5.00 4 5 2.33 3 1 2.67 4 14 -0.67 10 8 7.33 39.00 36.00 26.99 221.004 4120 4120 788 9

10 234 - MELİKŞAH TEKDMİ R 8 / A 8 6 6.00 5 5 3.33 4 5 2.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 11 7 8.67 32.00 39.00 19.00 200.901 5401 5401 1079 10
11 252 - ZEYNEP TEKDEMİR 8 / A 7 5 5.33 4 5 2.33 6 3 5.00 1 1 0.67 4 6 2.00 9 7 6.67 31.00 27.00 22.00 198.558 5564 5564 1123 11
12 222 - CEYLAN ADAR 0 / 0 5 14 0.33 4 6 2.00 7 3 6.00 4 6 2.00 7 10 3.67 9 9 6.00 36.00 48.00 20.00 176.048 7126 7126 1483 12
13 244 - ÖMER TEKDEMİR 8 / A 8 7 5.67 4 5 2.33 6 4 4.67 0 0 0.00 2 4 0.67 7 11 3.33 27.00 31.00 16.67 170.481 7549 7549 1581 13
14 248 - SED* YILDIRIM 8 / A 8 9 5.00 5 5 3.33 8 2 7.33 3 5 1.33 2 18 -4.00 9 8 6.33 35.00 47.00 19.32 164.734 7988 7988 1691 14
15 223 - CEYLAN TEKDEMİR 8 / A 6 10 2.67 4 4 2.67 5 4 3.67 0 5 -1.67 5 8 2.33 6 6 4.00 26.00 37.00 13.67 162.332 8185 8185 1736 15
16 227 - FİGEN KORKUT 8 / A 8 11 4.33 4 6 2.00 6 4 4.67 3 7 0.67 4 12 0.00 7 10 3.67 32.00 50.00 15.34 160.777 8300 8300 1768 16
17 242 - OSMAN ADAR 8 / A 7 12 3.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 8 12 4.00 7 12 3.00 29.00 59.00 9.33 160.138 8351 8351 1775 17
18 229 - HATİCE TEKDEMİR 8 / A 9 9 6.00 1 8 -1.67 4 4 2.67 1 2 0.33 1 9 -2.00 8 9 5.00 24.00 41.00 10.33 158.735 8462 8462 1802 18
19 243 - ÖMER KURKUT 8 / A 7 5 5.33 2 5 0.33 2 6 0.00 0 1 -0.33 3 9 0.00 5 7 2.67 19.00 33.00 8.00 149.903 9188 9188 2015 19
20 236 - M EMİR TEKDEMİRK M 8 / A 5 11 1.33 2 7 -0.33 1 7 -1.33 1 8 -1.67 9 9 6.00 5 12 1.00 23.00 54.00 5.00 145.156 9584 9584 2107 20
21 215 - AYŞE ADAR 8 / A 4 15 -1.00 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 6 14 1.33 9 9 6.00 28.00 59.00 8.34 142.048 9856 9856 2170 21
22 250 - YUNUS ADAR 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 15 -1.00 10 8 7.33 14.00 23.00 6.33 139.797 10053 10053 2221 22
23 20250 - YUNUS ADAR R 8 / A 9 10 5.67 3 7 0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 17.00 32.00 6.34 136.361 10317 10317 2295 23
24 233 - MEHDİ TEKDEMİR ER 8 / A 5 14 0.33 3 7 0.67 2 7 -0.33 6 4 4.67 4 12 0.00 6 9 3.00 26.00 53.00 8.34 128.194 10902 10902 2424 24
25 251 - ZEYNEP MUSLİ 8 / A 4 15 -1.00 4 6 2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 16 -3.33 10 8 7.33 26.00 59.00 6.33 124.685 11189 11189 2508 25
26 228 - HABIB TEKDEMİR 8 / A 6 13 1.67 4 6 2.00 0 10 -3.33 1 9 -2.00 6 14 1.33 6 13 1.67 23.00 65.00 1.34 123.782 11253 11253 2526 26
27 0 - BÜŞRA TEKDEMİR 8 / A 7 12 3.00 1 9 -2.00 5 5 3.33 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 16.00 33.00 5.00 121.676 11407 11407 2563 27
28 6 - ABDULSAMET TEKDEMİR 8 / A 7 12 3.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 6 14 1.33 4 15 -1.00 22.00 66.00 -0.01 115.409 11833 11833 2660 28
29 230 - HİVDANUR GÜNEY 8 / A 3 8 0.33 4 5 2.33 4 3 3.00 2 5 0.33 2 12 -2.00 6 10 2.67 21.00 43.00 6.66 115.247 11842 11842 2663 29
30 162 - EMRE YILDIRIM 8 / A 4 15 -1.00 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 5 13 0.67 6 13 1.67 24.00 62.00 3.35 111.127 12099 12099 2726 30
31 166 - MUHAMMED TEKDEMİR 8 / A 2 17 -3.67 4 6 2.00 0 9 -3.00 2 8 -0.67 6 14 1.33 7 12 3.00 21.00 66.00 -1.01 101.228 12629 12629 2855 31
32 231 - İKBAL YILDIRIM 8 / A 3 12 -1.00 2 5 0.33 3 4 1.67 1 6 -1.00 2 10 -1.33 4 9 1.00 15.00 46.00 -0.33 93.600 12934 12934 2938 32
33 219 - BÜŞRA TEKDEM İR 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 15 -2.00 4 13 -0.33 7.00 28.00 -2.33 86.090 13157 13157 2992 33
34 239 - MUSA TEKDEMİR 8 / A 4 15 -1.00 3 7 0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 4 16 -1.33 4 15 -1.00 22.00 66.00 0.01 84.591 13196 13196 3001 34
35 221 - CEREN YALÇIN 8 / A 4 15 -1.00 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 3 16 -2.33 4 15 -1.00 20.00 67.00 -2.32 76.695 13378 13378 3051 35

Genel 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602
İl 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602

İlçe 5.88 1.63 3.93 1.19 0.12 5.36 18.11 180.804 3111
Kurum 4.15 1.16 2.99 0.60 0.17 5.12 14.20 165.919 35

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR DENEME / AĞRI LGS DENEME / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR LGS KDS - 1 16-11-2019
Ağrı - PATNOS - Dedeli Sebahattin Yıldız Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 73 - BERAT İŞLER 8 / A 14 5 12.33 7 3 6.00 8 2 7.33 4 6 2.00 5 15 0.00 13 6 11.00 51.00 37.00 38.66 268.239 1769 1769 313 1
2 167 - HÜSNA İŞLER 0 / 0 12 5 10.33 3 6 1.00 10 0 10.00 2 8 -0.67 6 7 3.67 12 7 9.67 45.00 33.00 34.00 261.808 2021 2021 359 2
3 237 - ÜMİT İŞLER 8 / A 12 5 10.33 5 5 3.33 6 3 5.00 3 6 1.00 2 4 0.67 13 6 11.00 41.00 29.00 31.33 250.845 2521 2521 466 3
4 210 - ÖZGE AYDİN 8 / A 9 4 7.67 6 4 4.67 8 2 7.33 6 4 4.67 4 6 2.00 10 7 7.67 43.00 27.00 34.01 232.236 3480 3480 657 4
5 135 - EDANUR YILTEGİN 8 / A 11 3 10.00 3 5 1.33 7 1 6.67 4 4 2.67 2 10 -1.33 11 7 8.67 38.00 30.00 28.01 224.386 3926 3926 748 5
6 17 - ABTULSAMET DURAK 8 / A 12 4 10.67 3 4 1.67 3 7 0.67 2 3 1.00 8 12 4.00 7 12 3.00 35.00 42.00 21.01 213.923 4538 4538 885 6
7 313 - MUHAMMED SARIGÜL 8 / A 9 5 7.33 4 5 2.33 7 3 6.00 5 3 4.00 4 8 1.33 9 9 6.00 38.00 33.00 26.99 209.298 4847 4847 952 7
8 131 - DİLARA İŞLER 8 / A 12 6 10.00 4 5 2.33 6 3 5.00 3 7 0.67 3 14 -1.67 10 9 7.00 38.00 44.00 23.33 207.998 4939 4939 969 8
9 299 - MEDİME KELEŞ 8 / A 11 8 8.33 3 7 0.67 7 3 6.00 4 6 2.00 1 13 -3.33 11 6 9.00 37.00 43.00 22.67 201.212 5382 5382 1074 9

10 259 - BEYZANUR DURAK 8 / A 10 6 8.00 5 4 3.67 8 2 7.33 3 6 1.00 2 11 -1.67 9 8 6.33 37.00 37.00 24.66 197.269 5652 5652 1144 10
11 344 - EYYÜP YILDIZ 8 / A 11 3 10.00 3 5 1.33 5 3 4.00 3 4 1.67 4 8 1.33 5 8 2.33 31.00 31.00 20.66 195.164 5798 5798 1172 11
12 410 - SELAMİ KILIÇ 8 / B 10 8 7.33 3 7 0.67 7 2 6.33 3 7 0.67 0 14 -4.67 9 6 7.00 32.00 44.00 17.33 173.077 7342 7342 1535 12
13 163 - HELİN AKBULUT 8 / A 7 12 3.00 6 3 5.00 6 4 4.67 4 6 2.00 2 12 -2.00 10 7 7.67 35.00 44.00 20.34 171.995 7427 7427 1553 13
14 117 - POLAT ZENGİN 8 / B 9 10 5.67 4 6 2.00 8 2 7.33 4 6 2.00 3 17 -2.67 9 10 5.67 37.00 51.00 20.00 171.700 7447 7447 1558 14
15 224 - SEHER BAYKAL 8 / B 8 6 6.00 0 1 -0.33 0 0 0.00 2 0 2.00 5 15 0.00 8 11 4.33 23.00 33.00 12.00 166.911 7822 7822 1648 15
16 13 - SEVİLAY YILDIZ 8 / A 10 9 7.00 4 6 2.00 6 4 4.67 6 4 4.67 3 16 -2.33 7 12 3.00 36.00 51.00 19.01 165.371 7937 7937 1680 16
17 145 - ESMA BAYKAL 8 / B 11 8 8.33 6 4 4.67 7 3 6.00 3 7 0.67 2 18 -4.00 7 12 3.00 36.00 52.00 18.67 163.771 8060 8060 1705 17
18 161 - HATİCE KILIÇ 8 / B 7 12 3.00 4 6 2.00 6 4 4.67 3 7 0.67 7 12 3.00 6 13 1.67 33.00 54.00 15.01 157.782 8548 8548 1827 18
19 198 - MUHAMED SAĞIAM 8 / A 7 6 5.00 4 4 2.67 5 3 4.00 2 4 0.67 1 5 -0.67 5 7 2.67 24.00 29.00 14.34 154.748 8781 8781 1889 19
20 230 - SİNAN KASO 8 / A 8 11 4.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 2 18 -4.00 10 9 7.00 30.00 58.00 10.66 151.904 9031 9031 1969 20
21 62 - AYŞE KOÇAK 8 / A 10 7 7.67 2 6 0.00 3 4 1.67 3 3 2.00 4 11 0.33 4 14 -0.67 26.00 45.00 11.00 151.057 9099 9099 1989 21
22 231 - SİYABENT KALLAÇ 8 / B 8 11 4.33 2 8 -0.67 3 6 1.00 4 6 2.00 4 16 -1.33 8 11 4.33 29.00 58.00 9.66 149.590 9209 9209 2023 22
23 244 - * SEMİH ERCİŞ 8 / B 5 14 0.33 3 7 0.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 9 10 5.67 5 13 0.67 29.00 57.00 10.00 144.771 9616 9616 2116 23
24 545 - MİRAÇ KIVANÇ 8 / A 11 8 8.33 5 5 3.33 5 5 3.33 5 5 3.33 4 16 -1.33 3 16 -2.33 33.00 55.00 14.66 144.345 9647 9647 2123 24
25 978 - RECEP KIVANÇ 8 / B 5 14 0.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 7 12 3.00 7 10 3.67 26.00 59.00 6.33 141.736 9883 9883 2177 25
26 356 - ASLI BAKAN 8 / B 8 11 4.33 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 3 17 -2.67 8 11 4.33 28.00 60.00 8.00 141.175 9935 9935 2191 26
27 162 - HAVİN ZENGİN 8 / A 8 10 4.67 5 5 3.33 8 2 7.33 2 8 -0.67 3 17 -2.67 5 11 1.33 31.00 53.00 13.32 136.405 10315 10315 2294 27
28 200 - İPEK SEZER 8 / B 7 12 3.00 3 7 0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 2 18 -4.00 9 10 5.67 28.00 60.00 8.01 135.326 10374 10374 2311 28
29 186 - MEMOCAN DEMİR 8 / B 8 11 4.33 2 8 -0.67 4 5 2.33 2 7 -0.33 7 12 3.00 3 15 -2.00 26.00 58.00 6.66 134.282 10452 10452 2328 29
30 207 - ÖMER AVCI 8 / B 7 12 3.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 5 15 0.00 6 13 1.67 26.00 62.00 5.33 130.108 10762 10762 2394 30
31 358 - HAKAN BAKAN 8 / B 10 9 7.00 4 6 2.00 4 4 2.67 1 8 -1.67 3 17 -2.67 4 14 -0.67 26.00 58.00 6.66 128.108 10909 10909 2426 31
32 221 - SAMET KIVANÇ 8 / B 9 8 6.33 2 7 -0.33 2 0 2.00 0 0 0.00 2 15 -3.00 4 13 -0.33 19.00 43.00 4.67 122.123 11372 11372 2555 32
33 312 - MUHAMMED KARAKAYA 8 / A 6 10 2.67 5 4 3.67 6 4 4.67 2 7 -0.33 2 17 -3.67 6 13 1.67 27.00 55.00 8.68 117.191 11711 11711 2627 33
34 296 - CEREN KASO 8 / B 7 12 3.00 4 6 2.00 7 3 6.00 2 8 -0.67 4 16 -1.33 4 15 -1.00 28.00 60.00 8.00 115.453 11817 11817 2655 34
35 149 - MUAMMERSMEZER E 8 / A 5 14 0.33 4 6 2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 16.00 33.00 5.00 108.977 12215 12215 2752 35
36 164 - HÜSNA BAYKAL 8 / B 7 12 3.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 7 -0.33 3 17 -2.67 5 14 0.33 23.00 64.00 1.66 106.431 12332 12332 2783 36
37 41 - ÖZKAN BAKAN 8 / A 1 4 -0.33 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 9 0.00 3 6 1.00 8.00 19.00 1.67 105.661 12384 12384 2798 37
38 339 - ŞERİFEEKESER 8 / B 6 13 1.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 5 15 0.00 4 15 -1.00 21.00 67.00 -1.33 101.216 12630 12630 2856 38
39 303 - MKADİR ALKAN 8 / B 6 13 1.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 0 10 -3.33 5 15 0.00 4 15 -1.00 18.00 70.00 -5.33 95.290 12877 12877 2919 39
40 1 - DAVUT ATLI 8 / B 4 15 -1.00 4 6 2.00 3 7 0.67 3 6 1.00 5 11 1.33 2 16 -3.33 21.00 61.00 0.67 86.309 13153 13153 2991 40
41 171 - İNANÇ ZENGİN 8 / A 5 12 1.00 2 7 -0.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 16 -1.33 3 16 -2.33 19.00 66.00 -2.99 83.333 13233 13233 3011 41
42 315 - MUSA ALKAN 8 / B 6 13 1.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 3 16 -2.33 3 16 -2.33 16.00 71.00 -7.66 75.157 13401 13401 3054 42
43 0 - MUAMMER SEZER 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 18 -5.00 4 15 -1.00 5.00 33.00 -6.00 64.133 13527 13527 3093 43

Genel 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602
İl 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602

İlçe 5.88 1.63 3.93 1.19 0.12 5.36 18.11 180.804 3111
Kurum 5.16 1.50 3.22 0.86 -0.77 3.03 13.01 154.833 43

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR DENEME / AĞRI LGS DENEME / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR LGS KDS - 1 16-11-2019
Ağrı - PATNOS - Dedeli Yatılı Bölge Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 876 - SAMİ KAYA 8 / B 14 5 12.33 8 1 7.67 8 2 7.33 6 4 4.67 3 0 3.00 15 3 14.00 54.00 15.00 49.00 311.160 629 629 98 1
2 951 - SAMİ YUSUF KELEŞ 8 / B 14 5 12.33 5 4 3.67 7 3 6.00 4 2 3.33 7 7 4.67 13 6 11.00 50.00 27.00 41.00 292.462 1050 1050 166 2
3 176 - BERAT MÜNAS 8 / B 13 5 11.33 4 2 3.33 9 1 8.67 2 2 1.33 5 11 1.33 13 5 11.33 46.00 26.00 37.32 268.979 1740 1740 302 3
4 142 - EDANUR YAMAN 8 / B 14 3 13.00 4 5 2.33 9 1 8.67 2 6 0.00 2 8 -0.67 12 5 10.33 43.00 28.00 33.66 257.854 2194 2194 391 4
5 124 - MEHMET TEKEŞ 8 / A 13 2 12.33 3 4 1.67 8 1 7.67 1 2 0.33 1 0 1.00 12 7 9.67 38.00 16.00 32.67 257.484 2217 2217 397 5
6 808 - MEHMET NURİ ŞAHİN 8 / B 14 5 12.33 5 3 4.00 9 1 8.67 2 3 1.00 0 11 -3.67 13 5 11.33 43.00 28.00 33.66 246.090 2743 2743 509 6
7 2 - ABDULAHİR İŞLER 8 / B 13 6 11.00 7 3 6.00 7 3 6.00 3 4 1.67 1 11 -2.67 11 6 9.00 42.00 33.00 31.00 229.186 3640 3640 685 7
8 432 - SEMANUR ÖZMEN 8 / B 12 6 10.00 2 5 0.33 7 2 6.33 3 5 1.33 4 9 1.00 9 6 7.00 37.00 33.00 25.99 223.806 3959 3959 755 8
9 58 - ALEYNA YAMAN 8 / B 15 3 14.00 6 4 4.67 8 2 7.33 4 5 2.33 3 7 0.67 6 13 1.67 42.00 34.00 30.67 222.947 4008 4008 763 9

10 115 - YUSUF KELES 8 / B 14 5 12.33 4 4 2.67 6 2 5.33 4 1 3.67 2 6 0.00 5 8 2.33 35.00 26.00 26.33 208.735 4894 4894 958 10
11 309 - METİN KELEŞ 8 / A 12 7 9.67 5 5 3.33 5 4 3.67 2 2 1.33 0 0 0.00 9 10 5.67 33.00 28.00 23.67 208.029 4937 4937 968 11
12 301 - RECEP DENİZ 8 / B 12 7 9.67 3 5 1.33 5 5 3.33 2 3 1.00 1 8 -1.67 10 8 7.33 33.00 36.00 20.99 204.532 5167 5167 1018 12
13 10 - MUHAMMED YILDIZ 8 / A 13 6 11.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 1 4 -0.33 8 11 4.33 28.00 45.00 13.00 190.707 6109 6109 1246 13
14 167 - PINAR MÜNAS 8 / B 9 10 5.67 4 3 3.00 5 4 3.67 6 3 5.00 2 1 1.67 7 9 4.00 33.00 30.00 23.01 187.505 6357 6357 1303 14
15 175 - ŞENAY YAMAN 7 / B 7 6 5.00 3 6 1.00 7 2 6.33 3 6 1.00 3 8 0.33 8 5 6.33 31.00 33.00 19.99 184.971 6528 6528 1344 15
16 187 - MEHMETCAN MÜNAS 8 / A 9 9 6.00 1 8 -1.67 8 2 7.33 1 3 0.00 2 2 1.33 7 11 3.33 28.00 35.00 16.32 174.465 7234 7234 1507 16
17 114 - YASİN YILDIZ 8 / A 7 11 3.33 5 3 4.00 5 3 4.00 0 5 -1.67 2 2 1.33 8 8 5.33 27.00 32.00 16.32 171.279 7486 7486 1570 17
18 107 - HAMZA TUNÇ 8 / A 7 8 4.33 2 7 -0.33 6 3 5.00 2 8 -0.67 0 3 -1.00 10 9 7.00 27.00 38.00 14.33 170.674 7534 7534 1579 18
19 122 - ERSİN ÖZMEN 8 / B 9 10 5.67 6 4 4.67 6 4 4.67 2 7 -0.33 3 12 -1.00 8 11 4.33 34.00 48.00 18.01 169.800 7602 7602 1601 19
20 137 - İBRAHİM SEVİNÇ 8 / B 5 11 1.33 3 7 0.67 6 3 5.00 0 0 0.00 2 3 1.00 7 8 4.33 23.00 32.00 12.33 149.632 9204 9204 2021 20
21 70 - EMİRCAN OĞUL 8 / A 8 8 5.33 3 5 1.33 5 5 3.33 2 6 0.00 2 11 -1.67 6 10 2.67 26.00 45.00 10.99 146.910 9422 9422 2070 21
22 234 - BARIŞ SANCAK 8 / B 9 7 6.67 2 6 0.00 5 5 3.33 0 1 -0.33 0 3 -1.00 5 12 1.00 21.00 34.00 9.67 146.363 9470 9470 2080 22
23 108 - SÜMEYA YURT 8 / A 8 11 4.33 2 7 -0.33 4 6 2.00 5 5 3.33 3 15 -2.00 7 10 3.67 29.00 54.00 11.00 145.458 9560 9560 2096 23
24 46 - DELİL YAMAN 8 / A 8 10 4.67 2 7 -0.33 1 7 -1.33 0 2 -0.67 0 5 -1.67 8 11 4.33 19.00 42.00 5.00 142.792 9788 9788 2155 24
25 54 - YUNUS EMRE ASLAN 8 / B 8 9 5.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 1 6 -1.00 5 15 0.00 6 13 1.67 26.00 57.00 7.00 142.095 9851 9851 2168 25
26 102 - BERİTAN UCAK 8 / A 7 10 3.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 0 0 0.00 7 11 3.33 4 12 0.00 22.00 49.00 5.67 140.656 9975 9975 2201 26
27 402 - YUNUS BÜL ÜL 8 / A 6 13 1.67 4 6 2.00 5 5 3.33 3 7 0.67 1 11 -2.67 8 11 4.33 27.00 53.00 9.33 130.494 10732 10732 2387 27
28 68 - AYGÜL KELEŞ 0 / 0 7 9 4.00 4 3 3.00 4 4 2.67 3 3 2.00 4 5 2.33 2 17 -3.67 24.00 41.00 10.33 127.229 10989 10989 2447 28
29 171 - OSMAN KOÇAK 8 / A 2 14 -2.67 3 5 1.33 3 6 1.00 3 5 1.33 2 12 -2.00 10 7 7.67 23.00 49.00 6.66 124.759 11185 11185 2507 29
30 60 - İSLAM KOÇAK 8 / A 5 11 1.33 3 7 0.67 3 5 1.33 0 0 0.00 5 15 0.00 6 12 2.00 22.00 50.00 5.33 123.735 11257 11257 2529 30
31 78 - ÖMER 8 / A 6 11 2.33 4 6 2.00 6 4 4.67 4 3 3.00 1 10 -2.33 5 11 1.33 26.00 45.00 11.00 123.349 11278 11278 2535 31
32 332 - SEVGİCAN ÇELİK 8 / A 10 9 7.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 5 0.33 1 19 -5.33 6 13 1.67 24.00 61.00 3.67 122.986 11307 11307 2543 32
33 165 - GAMZE ÖZMEN 8 / B 4 5 2.33 1 5 -0.67 3 5 1.33 2 4 0.67 1 8 -1.67 4 7 1.67 15.00 34.00 3.66 117.025 11719 11719 2628 33
34 350 - MEHMET EMİN YAMAN 8 / A 7 11 3.33 1 6 -1.00 4 5 2.33 1 6 -1.00 2 15 -3.00 5 11 1.33 20.00 54.00 1.99 111.779 12062 12062 2716 34
35 73 - ŞAHİN KASO 8 / A 5 14 0.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 16 -1.33 3 16 -2.33 22.00 66.00 0.00 84.576 13198 13198 3002 35
36 186 - DİYAR KASO 8 / B 5 14 0.33 1 7 -1.33 2 8 -0.67 2 6 0.00 2 13 -2.33 4 15 -1.00 16.00 63.00 -5.00 79.050 13326 13326 3034 36
37 86 - Ö MERY ILD * 8 / A 2 15 -3.00 3 5 1.33 4 4 2.67 1 6 -1.00 5 10 1.67 1 15 -4.00 16.00 55.00 -2.33 70.676 13468 13468 3075 37

Genel 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602
İl 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602

İlçe 5.88 1.63 3.93 1.19 0.12 5.36 18.11 180.804 3111
Kurum 6.20 1.76 3.79 0.81 -0.36 4.38 16.57 173.249 37

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR DENEME / AĞRI LGS DENEME / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR LGS KDS - 1 16-11-2019
Ağrı - PATNOS - Değirmendüzü Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 434 - İSMAİL BİLMEZ 8 / C 15 4 13.67 8 2 7.33 8 2 7.33 4 4 2.67 6 1 5.67 17 2 16.33 58.00 15.00 53.00 346.409 225 225 24 1
2 57 - FATMA TÜRKMEN 8 / C 17 2 16.33 7 3 6.00 8 2 7.33 6 3 5.00 3 3 2.00 16 2 15.33 57.00 15.00 51.99 336.497 308 308 42 2
3 0 - SONGÜL TÜKMEN 8 / C 16 2 15.33 7 3 6.00 10 0 10.00 8 2 7.33 2 4 0.67 16 1 15.67 59.00 12.00 55.00 331.906 369 369 56 3
4 349 - ŞEYMA COŞAR 8 / C 14 3 13.00 8 1 7.67 10 0 10.00 6 2 5.33 4 3 3.00 15 4 13.67 57.00 13.00 52.67 318.214 522 522 77 4
5 377 - DELAL BEZER 8 / C 13 6 11.00 6 4 4.67 9 1 8.67 8 2 7.33 5 10 1.67 16 1 15.67 57.00 24.00 49.01 306.881 715 715 116 5
6 145 - KEZİBAN ARİN 8 / C 12 7 9.67 5 5 3.33 10 0 10.00 8 2 7.33 5 5 3.33 16 3 15.00 56.00 22.00 48.66 304.228 766 766 123 6
7 359 - YUNUS CAN 8 / C 11 5 9.33 7 2 6.33 8 1 7.67 5 1 4.67 4 3 3.00 16 3 15.00 51.00 15.00 46.00 297.203 926 926 144 7
8 327 - ROJBİN DURSUN 8 / C 13 6 11.00 6 3 5.00 9 1 8.67 3 7 0.67 3 5 1.33 14 4 12.67 48.00 26.00 39.34 276.775 1483 1483 252 8
9 328 - ROJHAT DEMİR 8 / C 13 3 12.00 3 7 0.67 6 4 4.67 1 6 -1.00 3 6 1.00 15 4 13.67 41.00 30.00 31.01 272.480 1614 1614 280 9

10 16 - AYŞENUR KURT 8 / C 11 6 9.00 7 2 6.33 7 2 6.33 4 3 3.00 3 6 1.00 14 3 13.00 46.00 22.00 38.66 266.358 1850 1850 331 10
11 19 - AZRA KAYA 8 / C 13 5 11.33 2 6 0.00 7 3 6.00 5 5 3.33 3 4 1.67 13 6 11.00 43.00 29.00 33.33 263.009 1983 1983 351 11
12 319 - METİN CAN 8 / C 9 10 5.67 6 3 5.00 8 2 7.33 7 3 6.00 2 3 1.00 16 3 15.00 48.00 24.00 40.00 262.017 2016 2016 357 12
13 92 - İSLAMSSAÇAR 8 / C 14 3 13.00 3 4 1.67 7 3 6.00 4 3 3.00 2 3 1.00 11 6 9.00 41.00 22.00 33.67 258.965 2139 2139 380 13
14 324 - FIRAT DURSUN 8 / C 12 7 9.67 4 6 2.00 8 2 7.33 6 4 4.67 2 7 -0.33 14 5 12.33 46.00 31.00 35.67 256.017 2284 2284 413 14
15 46 - ESRA KOÇAK 8 / C 12 3 11.00 2 6 0.00 7 2 6.33 3 1 2.67 0 4 -1.33 14 4 12.67 38.00 20.00 31.34 253.101 2404 2404 434 15
16 130 - MUSTAFA DURSUN 8 / C 12 7 9.67 5 5 3.33 10 0 10.00 3 7 0.67 0 7 -2.33 15 4 13.67 45.00 30.00 35.01 252.524 2435 2435 441 16
17 7 - AMED KAYA 8 / C 11 4 9.67 5 4 3.67 9 1 8.67 3 3 2.00 1 3 0.00 13 5 11.33 42.00 20.00 35.34 252.239 2449 2449 448 17
18 13 - AYSEL CAN 8 / C 10 7 7.67 2 7 -0.33 8 1 7.67 2 7 -0.33 2 2 1.33 15 4 13.67 39.00 28.00 29.68 251.382 2486 2486 453 18
19 82 - HELİN SOLMAZ 8 / C 8 9 5.00 6 3 5.00 5 5 3.33 6 2 5.33 1 0 1.00 16 3 15.00 42.00 22.00 34.66 250.919 2513 2513 462 19
20 366 - ZEHRA KAYA 8 / C 9 5 7.33 4 5 2.33 8 1 7.67 5 2 4.33 2 3 1.00 13 5 11.33 41.00 21.00 33.99 243.553 2872 2872 540 20
21 350 - TANER AYDIN 0 / 0 13 5 11.33 3 7 0.67 6 4 4.67 3 6 1.00 1 5 -0.67 12 5 10.33 38.00 32.00 27.33 240.533 3021 3021 569 21
22 317 - MELİK KELEŞ 8 / C 9 5 7.33 1 6 -1.00 9 1 8.67 4 3 3.00 2 7 -0.33 14 4 12.67 39.00 26.00 30.34 238.608 3132 3132 593 22
23 49 - EYYÜPYAHYA ALTUN 8 / C 11 7 8.67 5 5 3.33 9 1 8.67 3 5 1.33 1 6 -1.00 13 6 11.00 42.00 30.00 32.00 236.520 3228 3228 606 23
24 321 - MUHAMMEDALİ TÜRKMEN 8 / B 12 4 10.67 4 5 2.33 6 3 5.00 4 5 2.33 0 4 -1.33 12 7 9.67 38.00 28.00 28.67 233.307 3413 3413 641 24
25 42 - EMİRCAN DURSUN 8 / A 12 6 10.00 6 4 4.67 8 1 7.67 0 0 0.00 0 2 -0.67 11 6 9.00 37.00 19.00 30.67 232.830 3442 3442 648 25
26 90 - HÜSEYİN DEMİR 8 / C 9 7 6.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 4 0.67 1 5 -0.67 15 4 13.67 34.00 33.00 23.00 227.840 3722 3722 704 26
27 352 - ÜMİT OĞUZ 8 / A 9 4 7.67 3 4 1.67 3 5 1.33 3 4 1.67 2 1 1.67 11 4 9.67 31.00 22.00 23.68 224.979 3895 3895 739 27
28 376 - SEHER KILIÇ 8 / C 7 10 3.67 6 3 5.00 9 1 8.67 4 6 2.00 2 2 1.33 13 5 11.33 41.00 27.00 32.00 224.664 3914 3914 746 28
29 372 - ZUHAL CAN 8 / C 6 10 2.67 5 5 3.33 4 4 2.67 3 3 2.00 2 2 1.33 15 3 14.00 35.00 27.00 26.00 223.718 3964 3964 756 29
30 152 - ROJİN ARİN 8 / B 12 3 11.00 5 5 3.33 6 1 5.67 3 2 2.33 1 5 -0.67 9 9 6.00 36.00 25.00 27.66 218.858 4256 4256 821 30
31 383 - ADEM ARİN 8 / A 9 10 5.67 4 6 2.00 6 4 4.67 6 4 4.67 5 14 0.33 12 6 10.00 42.00 44.00 27.34 216.502 4389 4389 854 31
32 96 - KADİR DEMİR 8 / B 9 10 5.67 3 7 0.67 6 4 4.67 5 5 3.33 2 3 1.00 12 7 9.67 37.00 36.00 25.01 214.458 4502 4502 878 32
33 355 - YASİN KELEŞ 8 / C 11 5 9.33 4 4 2.67 4 5 2.33 0 1 -0.33 1 2 0.33 10 8 7.33 30.00 25.00 21.66 212.796 4620 4620 904 33
34 364 - YUSUF KOÇAK 8 / C 7 7 4.67 4 5 2.33 4 4 2.67 2 3 1.00 2 4 0.67 13 5 11.33 32.00 28.00 22.67 212.664 4629 4629 908 34
35 361 - YUSUF DEMİR 8 / B 10 3 9.00 3 4 1.67 7 3 6.00 1 6 -1.00 0 4 -1.33 11 7 8.67 32.00 27.00 23.01 212.222 4659 4659 913 35
36 52 - FATMA CAN 8 / C 9 8 6.33 6 3 5.00 6 4 4.67 3 5 1.33 2 7 -0.33 11 6 9.00 37.00 33.00 26.00 209.966 4809 4809 942 36
37 48 - EYYÜP TÜRKMEN 8 / B 6 4 4.67 4 3 3.00 7 1 6.67 1 1 0.67 0 2 -0.67 13 6 11.00 31.00 17.00 25.34 209.095 4861 4861 955 37
38 340 - SERVT KURT 8 / C 13 5 11.33 9 1 8.67 8 2 7.33 8 1 7.67 0 0 0.00 0 0 0.00 38.00 9.00 35.00 205.741 5093 5093 999 38
39 312 - RAMAZAN CAN 8 / A 8 6 6.00 1 4 -0.33 5 2 4.33 3 6 1.00 0 2 -0.67 12 6 10.00 29.00 26.00 20.33 203.242 5252 5252 1042 39
40 354 - YASİN DEMİR 8 / B 9 3 8.00 2 4 0.67 7 2 6.33 3 1 2.67 0 0 0.00 8 9 5.00 29.00 19.00 22.67 195.418 5778 5778 1168 40
41 421 - KAMURAN İŞLER 8 / A 9 3 8.00 6 1 5.67 6 3 5.00 3 4 1.67 3 10 -0.33 7 7 4.67 34.00 28.00 24.68 195.359 5785 5785 1169 41
42 360 - YUNUS DEMİR 8 / B 11 8 8.33 0 10 -3.33 6 4 4.67 1 5 -0.67 1 5 -0.67 10 8 7.33 29.00 40.00 15.66 194.706 5824 5824 1182 42
43 322 - MUHAMMEDCAN KELEŞ 8 / B 8 7 5.67 3 5 1.33 3 6 1.00 1 6 -1.00 1 4 -0.33 11 5 9.33 27.00 33.00 16.00 193.582 5902 5902 1200 43
44 97 - KAVA OĞUZ 8 / B 8 7 5.67 3 6 1.00 8 2 7.33 1 0 1.00 0 0 0.00 10 9 7.00 30.00 24.00 22.00 192.855 5956 5956 1216 44
45 331 - SABIR KURT 8 / B 10 9 7.00 3 6 1.00 7 3 6.00 1 8 -1.67 2 1 1.67 8 10 4.67 31.00 37.00 18.67 190.588 6117 6117 1249 45
46 122 - VEDAT KOÇAK 8 / B 10 6 8.00 6 4 4.67 7 3 6.00 6 2 5.33 1 2 0.33 6 11 2.33 36.00 28.00 26.66 190.096 6162 6162 1255 46
47 429 - BERAT ÇETİN 8 / A 8 8 5.33 7 3 6.00 4 5 2.33 0 4 -1.33 0 5 -1.67 11 8 8.33 30.00 33.00 18.99 185.683 6482 6482 1333 47
48 74 - GÖNÜL GÖRER 8 / B 12 6 10.00 2 6 0.00 7 1 6.67 1 7 -1.33 0 4 -1.33 7 10 3.67 29.00 34.00 17.68 185.301 6504 6504 1339 48
49 362 - YUSUF İNALÖZ 8 / B 7 8 4.33 3 5 1.33 2 4 0.67 3 3 2.00 2 3 1.00 10 8 7.33 27.00 31.00 16.66 184.585 6557 6557 1353 49
50 337 - SENEM KOÇAK 8 / B 9 5 7.33 2 4 0.67 6 2 5.33 3 5 1.33 2 8 -0.67 7 7 4.67 29.00 31.00 18.66 181.743 6733 6733 1394 50
51 136 - OZAN YLDZ 8 / B 8 8 5.33 2 6 0.00 6 4 4.67 4 5 2.33 3 4 1.67 7 10 3.67 30.00 37.00 17.67 176.407 7103 7103 1477 51
52 165 - YÜCEL KELEŞ 8 / B 6 6 4.00 5 3 4.00 5 3 4.00 0 5 -1.67 1 3 0.00 9 7 6.67 26.00 27.00 17.00 175.935 7133 7133 1485 52
53 115 - KEZİBAN ÇİÇEK 8 / B 8 11 4.33 3 6 1.00 3 7 0.67 2 6 0.00 0 0 0.00 10 8 7.33 26.00 38.00 13.33 175.207 7181 7181 1495 53
54 351 - TANER OĞUZ 8 / A 7 12 3.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 6 10 2.67 9 9 6.00 31.00 52.00 13.67 174.926 7203 7203 1501 54
55 153 - ÖMER BEZER 8 / B 7 8 4.33 3 6 1.00 1 8 -1.67 1 9 -2.00 0 4 -1.33 11 5 9.33 23.00 40.00 9.66 173.372 7320 7320 1530 55
56 401 - MELEK YILMAZ 8 / C 7 8 4.33 5 4 3.67 7 1 6.67 1 1 0.67 0 3 -1.00 8 7 5.67 28.00 24.00 20.01 172.763 7375 7375 1542 56
57 335 - SAMİ YUSUF YILDIZ 8 / A 9 6 7.00 2 6 0.00 5 3 4.00 0 0 0.00 1 2 0.33 7 11 3.33 24.00 28.00 14.66 172.318 7407 7407 1549 57
58 367 - ZELAL C N 8 / C 7 11 3.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 2 2.33 9 10 5.67 27.00 45.00 11.99 170.926 7516 7516 1576 58
59 412 - ZELİHA YILMAZ 8 / A 8 9 5.00 5 5 3.33 7 3 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 10 3.67 27.00 27.00 18.00 167.904 7743 7743 1632 59
60 409 - YILMAZ ARİN 8 / A 7 7 4.67 2 7 -0.33 3 4 1.67 1 6 -1.00 3 9 0.00 9 9 6.00 25.00 42.00 11.01 167.061 7815 7815 1646 60
61 385 - AYŞE ARİN 8 / A 5 11 1.33 2 5 0.33 5 5 3.33 4 6 2.00 2 2 1.33 9 7 6.67 27.00 36.00 14.99 166.169 7880 7880 1663 61
62 325 - YÜCEL ORAL 8 / A 15 4 13.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 0 3 -1.00 3 16 -2.33 26.00 45.00 11.00 165.789 7906 7906 1672 62
63 84 - VEYSEL SOLMAZ 8 / A 11 8 8.33 1 9 -2.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 4 16 -1.33 7 12 3.00 30.00 58.00 10.66 163.771 8060 8060 1705 63
64 50 - EYYÜP YILDIZ 8 / B 8 4 6.67 1 4 -0.33 2 5 0.33 1 5 -0.67 1 5 -0.67 7 8 4.33 20.00 31.00 9.66 163.653 8073 8073 1712 64
65 370 - ZEYNEP KELEŞ 8 / A 8 10 4.67 4 6 2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 5 15 0.00 8 11 4.33 32.00 55.00 13.67 163.059 8120 8120 1721 65
66 135 - NURCEMİL ALTUN 8 / A 8 11 4.33 4 6 2.00 5 5 3.33 3 7 0.67 3 9 0.00 8 11 4.33 31.00 49.00 14.66 162.908 8130 8130 1725 66
67 0 - SERVET KURT 8 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 3 0.00 12 6 10.00 13.00 9.00 10.00 162.378 8181 8181 1734 67
68 63 - FUNDA YILDIZ 8 / B 7 6 5.00 4 4 2.67 6 2 5.33 4 6 2.00 3 5 1.33 5 11 1.33 29.00 34.00 17.66 162.182 8199 8199 1740 68
69 395 - İBRAHİM KILIÇ 8 / B 7 9 4.00 4 5 2.33 5 3 4.00 3 7 0.67 6 10 2.67 5 11 1.33 30.00 45.00 15.00 159.440 8410 8410 1793 69
70 77 - GÜLSÜN KOÇAK 8 / A 8 11 4.33 1 9 -2.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 0 3 -1.00 9 10 5.67 25.00 46.00 9.66 157.430 8582 8582 1836 70
71 338 - SERHAT DURSUN 8 / A 10 9 7.00 3 7 0.67 5 3 4.00 0 4 -1.33 3 12 -1.00 6 12 2.00 27.00 47.00 11.34 155.163 8735 8735 1880 71
72 27 - YAĞMURAARİNN 8 / A 7 12 3.00 3 7 0.67 4 6 2.00 1 3 0.00 1 3 0.00 8 9 5.00 24.00 40.00 10.67 153.858 8861 8861 1913 72
73 45 - ESRA GÖRER 8 / A 7 10 3.67 3 6 1.00 4 5 2.33 0 7 -2.33 1 5 -0.67 8 8 5.33 23.00 41.00 9.33 153.651 8879 8879 1921 73
74 11 - ASYA KOÇAK 8 / A 9 10 5.67 2 7 -0.33 3 6 1.00 2 6 0.00 5 10 1.67 5 12 1.00 26.00 51.00 9.01 152.495 8978 8978 1950 74
75 318 - MERT OĞUZ 0 / 0 9 6 7.00 4 6 2.00 9 1 8.67 3 3 2.00 2 7 -0.33 3 13 -1.33 30.00 36.00 18.01 152.183 9019 9019 1962 75
76 384 - AYNUR ARİN 8 / B 7 10 3.67 3 5 1.33 5 5 3.33 2 6 0.00 0 0 0.00 7 11 3.33 24.00 37.00 11.66 150.568 9138 9138 2001 76
77 279 - ABDULLAH KUI 8 / A 8 8 5.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 0 8 -2.67 3 2 2.33 5 14 0.33 21.00 47.00 5.32 145.158 9583 9583 2106 77
78 368 - ZERYA BEZER 8 / B 6 10 2.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 1 7 -1.33 0 0 0.00 6 8 3.33 20.00 38.00 7.33 139.397 10082 10082 2231 78
79 357 - YEŞİM KURT 8 / B 6 11 2.33 3 4 1.67 5 4 3.67 6 3 5.00 0 10 -3.33 8 10 4.67 28.00 42.00 14.01 139.250 10100 10100 2235 79
80 343 - SİBEL BEZER 8 / A 7 10 3.67 2 7 -0.33 4 5 2.33 2 8 -0.67 3 16 -2.33 8 11 4.33 26.00 57.00 7.00 138.065 10177 10177 2259 80
81 432 - FERHAT BİLMEZ 8 / B 7 8 4.33 4 3 3.00 2 5 0.33 2 7 -0.33 3 7 0.67 4 13 -0.33 22.00 43.00 7.67 133.366 10527 10527 2343 81
82 193 - BAHTİYAR ÇELİK 8 / A 8 8 5.33 2 6 0.00 2 6 0.00 3 7 0.67 3 13 -1.33 5 12 1.00 23.00 52.00 5.67 132.596 10578 10578 2357 82
83 79 - HAVİNGKAYA 8 / B 4 15 -1.00 1 9 -2.00 6 4 4.67 0 10 -3.33 3 7 0.67 8 9 5.00 22.00 54.00 4.01 127.944 10921 10921 2432 83



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR DENEME / AĞRI LGS DENEME / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR LGS KDS - 1 16-11-2019
Ağrı - PATNOS - Değirmendüzü Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

84 371 - ZİLAN KAYA 8 / A 5 10 1.67 2 8 -0.67 4 5 2.33 2 7 -0.33 2 11 -1.67 7 11 3.33 22.00 52.00 4.66 123.263 11289 11289 2538 84
85 35 - DİYAR OĞUZ 8 / A 5 14 0.33 3 7 0.67 9 1 8.67 2 8 -0.67 4 16 -1.33 6 13 1.67 29.00 59.00 9.34 117.439 11688 11688 2622 85
86 10 - ASIM ALTUN 8 / A 3 16 -2.33 7 3 6.00 0 10 -3.33 6 4 4.67 3 17 -2.67 9 10 5.67 28.00 60.00 8.01 115.886 11786 11786 2648 86
87 420 - İSMAİL KUL 8 / B 4 12 0.00 2 6 0.00 3 6 1.00 2 1 1.67 1 5 -0.67 6 11 2.33 18.00 41.00 4.33 114.519 11895 11895 2674 87

Genel 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602
İl 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602

İlçe 5.88 1.63 3.93 1.19 0.12 5.36 18.11 180.804 3111
Kurum 6.67 2.00 4.63 1.36 0.21 7.61 22.48 202.156 87

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR DENEME / AĞRI LGS DENEME / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR LGS KDS - 1 16-11-2019
Ağrı - PATNOS - Demirören Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 67 - SAMET ASLAN 8 / A 16 3 15.00 6 4 4.67 7 3 6.00 8 1 7.67 7 5 5.33 16 3 15.00 60.00 19.00 53.67 345.890 229 229 26 1
2 93 - ZİLAN LAÇİN 8 / A 15 2 14.33 8 2 7.33 9 0 9.00 9 0 9.00 1 4 -0.33 13 4 11.67 55.00 12.00 51.00 297.754 914 914 143 2
3 4 - BERFİN NARMAN 8 / A 12 4 10.67 6 4 4.67 9 0 9.00 7 1 6.67 3 4 1.67 14 4 12.67 51.00 17.00 45.35 285.620 1211 1211 192 3
4 94 - EDANUR VERDİ 8 / A 11 5 9.33 7 2 6.33 9 1 8.67 5 4 3.67 5 5 3.33 11 7 8.67 48.00 24.00 40.00 259.673 2108 2108 371 4
5 32 - HİLAL ÇAKMAR 8 / A 12 3 11.00 8 2 7.33 7 2 6.33 9 1 8.67 2 4 0.67 10 5 8.33 48.00 17.00 42.33 257.629 2206 2206 394 5
6 81 - DİYAR T*ŞCİ 8 / A 10 8 7.33 6 4 4.67 8 2 7.33 8 2 7.33 6 14 1.33 11 8 8.33 49.00 38.00 36.32 234.203 3363 3363 631 6
7 148 - HÜSEYİN ASLAN 8 / A 12 5 10.33 8 2 7.33 7 3 6.00 7 2 6.33 1 10 -2.33 11 8 8.33 46.00 30.00 35.99 231.716 3515 3515 662 7
8 91 - ESAT VERDİ 8 / A 12 6 10.00 6 4 4.67 8 2 7.33 3 2 2.33 2 6 0.00 10 7 7.67 41.00 27.00 32.00 231.452 3527 3527 666 8
9 59 - İSLAM KİŞ 8 / A 8 8 5.33 7 3 6.00 7 3 6.00 6 2 5.33 4 8 1.33 11 6 9.00 43.00 30.00 32.99 222.943 4009 4009 764 9

10 9 - BEYZANUR KOCM AN 8 / A 11 7 8.67 7 2 6.33 7 3 6.00 3 5 1.33 2 7 -0.33 10 7 7.67 40.00 31.00 29.67 220.207 4177 4177 801 10
11 96 - GÜLBAHAR VERDİ 8 / A 10 5 8.33 6 4 4.67 8 2 7.33 9 1 8.67 1 8 -1.67 10 8 7.33 44.00 28.00 34.66 218.410 4284 4284 826 11
12 95 - ERCAN VERDİ 0 / 0 13 4 11.67 5 4 3.67 9 1 8.67 3 2 2.33 2 10 -1.33 7 10 3.67 39.00 31.00 28.68 209.540 4828 4828 946 12
13 60 - MUKKADER ASLAN 8 / A 12 6 10.00 3 7 0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 5 15 0.00 9 9 6.00 37.00 49.00 20.67 206.724 5020 5020 985 13
14 47 - HASANRASLAN N LA 8 / A 10 7 7.67 3 5 1.33 8 2 7.33 3 6 1.00 6 9 3.00 7 12 3.00 37.00 41.00 23.33 198.646 5561 5561 1122 14
15 75 - MUHAMMEDCAN BİÇER 8 / A 11 5 9.33 2 7 -0.33 5 5 3.33 2 6 0.00 2 6 0.00 7 9 4.00 29.00 38.00 16.33 187.595 6350 6350 1301 15
16 73 - HAMİYET TAŞÇI 8 / A 6 11 2.33 3 7 0.67 7 2 6.33 4 6 2.00 6 11 2.33 10 9 7.00 36.00 46.00 20.66 185.340 6503 6503 1338 16
17 11 - BÜŞRA KİZEK 8 / A 8 10 4.67 2 7 -0.33 7 3 6.00 5 5 3.33 3 13 -1.33 8 10 4.67 33.00 48.00 17.01 163.713 8068 8068 1710 17
18 62 - NEJDET KİŞ 8 / A 9 8 6.33 2 7 -0.33 6 2 5.33 3 6 1.00 1 6 -1.00 7 12 3.00 28.00 41.00 14.33 161.162 8280 8280 1763 18
19 66 - FERHAT VERDİ 8 / A 10 9 7.00 1 8 -1.67 4 2 3.33 0 0 0.00 3 17 -2.67 8 11 4.33 26.00 47.00 10.32 157.312 8589 8589 1838 19
20 70 - DİLEKB*İ*ER 0 / 0 9 8 6.33 4 5 2.33 6 4 4.67 2 7 -0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 21.00 24.00 13.00 149.367 9221 9221 2027 20
21 0 - DİLEK BİÇER 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 8 -0.67 8 7 5.67 10.00 15.00 5.00 131.398 10666 10666 2372 21
22 0 - CEREN KİZEK 8 / A 7 10 3.67 2 7 -0.33 5 4 3.67 4 6 2.00 3 12 -1.00 5 13 0.67 26.00 52.00 8.68 129.057 10849 10849 2413 22

Genel 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602
İl 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602

İlçe 5.88 1.63 3.93 1.19 0.12 5.36 18.11 180.804 3111
Kurum 8.15 3.17 5.95 3.59 0.29 6.67 27.82 212.970 22

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR DENEME / AĞRI LGS DENEME / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR LGS KDS - 1 16-11-2019
Ağrı - PATNOS - Doğansu Kız Yatılı Bölge Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 153 - HAVİN EGE 8 / C 17 1 16.67 9 1 8.67 9 1 8.67 7 3 6.00 3 11 -0.67 17 2 16.33 62.00 19.00 55.67 336.455 309 309 43 1
2 79 - ELİF KIVANÇ 8 / 0 16 1 15.67 7 3 6.00 9 1 8.67 5 5 3.33 5 6 3.00 16 3 15.00 58.00 19.00 51.67 335.758 318 318 44 2
3 123 - MEDİN İMAMOĞLU 8 / A 14 3 13.00 5 5 3.33 8 2 7.33 7 3 6.00 6 11 2.33 15 4 13.67 55.00 28.00 45.66 304.851 749 749 121 3
4 131 - FATMA KAYA 8 / C 13 4 11.67 6 4 4.67 10 0 10.00 8 2 7.33 4 9 1.00 15 4 13.67 56.00 23.00 48.34 296.585 944 944 146 4
5 135 - CERE NCANGİR 8 / B 12 6 10.00 5 5 3.33 9 1 8.67 5 5 3.33 4 3 3.00 16 3 15.00 51.00 23.00 43.33 296.434 947 947 147 5
6 99 - ŞÜHEDA TURE 8 / D 15 3 14.00 4 3 3.00 8 2 7.33 8 2 7.33 0 5 -1.67 15 3 14.00 50.00 18.00 43.99 290.926 1088 1088 172 6
7 113 - FATMA UNAL 8 / A 14 5 12.33 5 4 3.67 6 3 5.00 5 5 3.33 3 5 1.33 14 5 12.33 47.00 27.00 37.99 279.484 1389 1389 227 7
8 139 - CANSU KILIÇ 8 / 0 16 3 15.00 7 2 6.33 8 2 7.33 4 6 2.00 1 3 0.00 12 6 10.00 48.00 22.00 40.66 279.145 1396 1396 230 8
9 122 - CEREN CANGİR 8 / A 12 4 10.67 8 2 7.33 8 1 7.67 5 4 3.67 1 6 -1.00 15 2 14.33 49.00 19.00 42.67 277.679 1458 1458 247 9

10 35 - ELİF GÜLTEK 8 / B 14 2 13.33 3 2 2.33 8 1 7.67 4 6 2.00 2 2 1.33 12 4 10.67 43.00 17.00 37.33 275.367 1533 1533 260 10
11 215 - BERİV N KELEŞ 8 / 0 14 5 12.33 5 5 3.33 10 0 10.00 5 4 3.67 3 8 0.33 13 5 11.33 50.00 27.00 40.99 274.727 1550 1550 263 11
12 188 - AYŞE YILDIRIM 8 / D 14 3 13.00 3 4 1.67 8 1 7.67 5 2 4.33 1 2 0.33 13 6 11.00 44.00 18.00 38.00 271.915 1633 1633 283 12
13 93 - ZEYNEP DEMİR 8 / D 15 2 14.33 5 3 4.00 8 2 7.33 3 6 1.00 2 3 1.00 11 5 9.33 44.00 21.00 36.99 271.779 1641 1641 286 13
14 95 - BERFİN UZKAN 8 / C 11 6 9.00 3 4 1.67 10 0 10.00 5 4 3.67 2 8 -0.67 16 2 15.33 47.00 24.00 39.00 270.522 1696 1696 295 14
15 50 - İREM BAYSOY 8 / A 13 5 11.33 3 6 1.00 8 2 7.33 7 3 6.00 3 4 1.67 13 6 11.00 47.00 26.00 38.33 270.416 1700 1700 296 15
16 168 - AYSEL ASLAN 8 / B 11 5 9.33 1 5 -0.67 8 2 7.33 3 3 2.00 3 2 2.33 13 6 11.00 39.00 23.00 31.32 253.452 2380 2380 430 16
17 143 - SEMANUR CANGİR 8 / B 10 8 7.33 6 3 5.00 8 1 7.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 15 4 13.67 47.00 28.00 37.67 252.713 2422 2422 440 17
18 8 - DAMLA EGE 8 / D 13 5 11.33 3 7 0.67 9 1 8.67 5 5 3.33 2 10 -1.33 13 5 11.33 45.00 33.00 34.00 252.238 2450 2450 449 18
19 190 - ZEYNEP GÜL 8 / B 15 3 14.00 4 5 2.33 8 2 7.33 5 5 3.33 0 8 -2.67 12 7 9.67 44.00 30.00 33.99 251.071 2505 2505 460 19
20 29 - BAHANUR KARATAŞ 8 / A 11 4 9.67 3 6 1.00 6 2 5.33 3 6 1.00 2 6 0.00 14 4 12.67 39.00 28.00 29.67 250.212 2545 2545 474 20
21 148 - ESMANUR UÇAN 8 / B 11 3 10.00 1 6 -1.00 7 2 6.33 3 3 2.00 2 3 1.00 11 3 10.00 35.00 20.00 28.33 241.542 2970 2970 561 21
22 31 - BERFİN DURMUŞ 8 / A 10 6 8.00 3 6 1.00 8 2 7.33 2 7 -0.33 4 8 1.33 13 5 11.33 40.00 34.00 28.66 240.310 3041 3041 575 22
23 124 - EZGİ SEVİM 8 / D 9 6 7.00 3 4 1.67 5 4 3.67 1 5 -0.67 2 4 0.67 15 4 13.67 35.00 27.00 26.01 239.825 3069 3069 582 23
24 322 - SEM NUR UÇAN 8 / 0 12 4 10.67 1 8 -1.67 6 3 5.00 6 3 5.00 2 3 1.00 10 4 8.67 37.00 25.00 28.67 238.906 3115 3115 591 24
25 77 - ÖZLEM TURAN 8 / B 10 6 8.00 4 5 2.33 7 3 6.00 4 2 3.33 3 7 0.67 12 4 10.67 40.00 27.00 31.00 237.704 3178 3178 602 25
26 328 - HAVVANUR TÜRKEŞ 8 / D 9 6 7.00 1 6 -1.00 5 3 4.00 4 4 2.67 4 7 1.67 13 3 12.00 36.00 29.00 26.34 236.815 3220 3220 605 26
27 167 - R HŞ N D NİZ 8 / 0 10 6 8.00 3 5 1.33 8 2 7.33 0 6 -2.00 4 8 1.33 13 6 11.00 38.00 33.00 26.99 236.267 3246 3246 609 27
28 58 - MEDİHA DEMİR 8 / C 10 5 8.33 2 7 -0.33 9 1 8.67 3 4 1.67 3 7 0.67 12 5 10.33 39.00 29.00 29.34 235.198 3317 3317 621 28
29 304 - SEDANUR D LMIŞ 8 / 0 10 7 7.67 3 6 1.00 9 1 8.67 5 5 3.33 2 5 0.33 12 5 10.33 41.00 29.00 31.33 233.496 3399 3399 638 29
30 63 - ZERD YILDIRIM 0 / 0 9 7 6.67 2 6 0.00 8 2 7.33 4 4 2.67 4 6 2.00 12 7 9.67 39.00 32.00 28.34 228.593 3681 3681 694 30
31 110 - MELEK YILMAZ 8 / A 11 5 9.33 3 3 2.00 7 2 6.33 1 6 -1.00 1 6 -1.00 11 5 9.33 34.00 27.00 24.99 221.331 4103 4103 784 31
32 232 - HAVVANUR ARİN 8 / C 9 6 7.00 5 4 3.67 6 4 4.67 4 4 2.67 0 0 0.00 12 7 9.67 36.00 25.00 27.68 220.296 4172 4172 800 32
33 162 - YAĞMUR ÇEVİK 8 / C 10 6 8.00 4 4 2.67 8 2 7.33 3 4 1.67 1 2 0.33 10 6 8.00 36.00 24.00 28.00 219.050 4243 4243 818 33
34 228 - HATİCE ÇAĞLAR 8 / D 6 7 3.67 4 2 3.33 7 3 6.00 6 3 5.00 1 6 -1.00 14 4 12.67 38.00 25.00 29.67 217.230 4341 4341 842 34
35 210 - ROJİN UZKAN 8 / B 11 7 8.67 5 5 3.33 10 0 10.00 4 4 2.67 2 3 1.00 6 4 4.67 38.00 23.00 30.34 212.842 4615 4615 903 35
36 72 - CEMİLE YILMAZ 8 / A 8 6 6.00 3 3 2.00 5 4 3.67 3 3 2.00 0 7 -2.33 13 5 11.33 32.00 28.00 22.67 205.657 5098 5098 1001 36
37 429 - MİHRİBAN ASLAN 8 / D 6 8 3.33 6 3 5.00 7 3 6.00 3 7 0.67 2 5 0.33 12 5 10.33 36.00 31.00 25.66 204.453 5174 5174 1020 37
38 86 - ZEHRA ASLAN 8 / D 5 8 2.33 7 2 6.33 3 5 1.33 4 3 3.00 8 5 6.33 7 9 4.00 34.00 32.00 23.32 192.789 5958 5958 1218 38
39 65 - MERYEM DURMUŞ 8 / A 10 7 7.67 1 8 -1.67 8 2 7.33 2 6 0.00 2 7 -0.33 9 10 5.67 32.00 40.00 18.67 189.642 6195 6195 1261 39
40 244 - SEVDA ERUŞ 8 / A 7 5 5.33 3 3 2.00 4 4 2.67 4 2 3.33 2 3 1.00 8 7 5.67 28.00 24.00 20.00 186.394 6436 6436 1322 40
41 163 - KADER KELEŞ 8 / C 10 6 8.00 4 4 2.67 3 5 1.33 5 5 3.33 6 10 2.67 4 10 0.67 32.00 40.00 18.67 180.763 6805 6805 1409 41
42 147 - BERİVAN DEMİRAĞ 8 / A 10 4 8.67 1 5 -0.67 8 2 7.33 4 1 3.67 2 6 0.00 5 10 1.67 30.00 28.00 20.67 179.803 6877 6877 1431 42
43 62 - MELİSA CANGİR 8 / D 9 6 7.00 1 5 -0.67 6 2 5.33 2 6 0.00 4 8 1.33 6 8 3.33 28.00 35.00 16.32 179.222 6920 6920 1438 43
44 157 - SELCAN KARİP 8 / D 10 9 7.00 3 7 0.67 8 2 7.33 2 8 -0.67 3 11 -0.67 8 11 4.33 34.00 48.00 17.99 177.563 7021 7021 1459 44
45 203 - HAVVA DURAK 8 / B 11 8 8.33 5 5 3.33 5 5 3.33 1 9 -2.00 4 10 0.67 6 11 2.33 32.00 48.00 15.99 177.369 7036 7036 1463 45
46 98 - MERYEM EGE 8 / D 5 5 3.33 4 3 3.00 5 1 4.67 5 3 4.00 1 7 -1.33 9 6 7.00 29.00 25.00 20.67 173.844 7278 7278 1519 46
47 41 - GÜNEŞ SEVİNÇ 8 / B 7 8 4.33 1 5 -0.67 6 3 5.00 3 4 1.67 1 6 -1.00 9 6 7.00 27.00 32.00 16.33 173.637 7294 7294 1528 47
48 38 - ESM NUR DEMİR 8 / C 4 9 1.00 2 3 1.00 6 1 5.67 3 3 2.00 3 3 2.00 9 7 6.67 27.00 26.00 18.34 172.540 7388 7388 1545 48
49 263 - AYŞEGÜL ESKİN 8 / A 7 7 4.67 1 8 -1.67 7 2 6.33 2 8 -0.67 1 11 -2.67 10 5 8.33 28.00 41.00 14.32 171.181 7503 7503 1574 49
50 146 - ZELAL CANGİR 8 / 0 6 8 3.33 2 5 0.33 7 2 6.33 3 5 1.33 2 6 0.00 9 9 6.00 29.00 35.00 17.32 170.036 7584 7584 1591 50
51 53 - EVİN METİN 8 / D 8 6 6.00 6 2 5.33 5 4 3.67 1 7 -1.33 2 7 -0.33 6 7 3.67 28.00 33.00 17.01 169.727 7613 7613 1605 51
52 245 - SONGÜL RİN 8 / 0 9 3 8.00 2 6 0.00 6 3 5.00 1 5 -0.67 1 4 -0.33 6 11 2.33 25.00 32.00 14.33 168.896 7677 7677 1618 52
53 109 - MERVE EGE 8 / B 9 2 8.33 2 5 0.33 8 1 7.67 5 5 3.33 0 1 -0.33 4 11 0.33 28.00 25.00 19.66 168.849 7683 7683 1621 53
54 191 - BÜŞRA YAŞAR 8 / B 6 4 4.67 1 5 -0.67 6 0 6.00 2 4 0.67 3 6 1.00 6 7 3.67 24.00 26.00 15.34 166.838 7831 7831 1650 54
55 282 - ÖZNUR UÇAN 8 / C 7 8 4.33 3 5 1.33 7 2 6.33 2 5 0.33 1 12 -3.00 9 5 7.33 29.00 37.00 16.65 166.792 7834 7834 1652 55
56 179 - NİSANUR ÇELİK 8 / B 5 10 1.67 3 7 0.67 4 4 2.67 4 4 2.67 4 8 1.33 9 8 6.33 29.00 41.00 15.34 166.688 7845 7845 1654 56
57 97 - NİSANUR GÜDEN 8 / D 6 6 4.00 1 7 -1.33 5 3 4.00 1 8 -1.67 4 8 1.33 6 6 4.00 23.00 38.00 10.33 159.265 8421 8421 1796 57
58 325 - YÜSRA EGE 8 / A 9 6 7.00 2 6 0.00 7 2 6.33 5 3 4.00 1 8 -1.67 5 12 1.00 29.00 37.00 16.66 155.310 8721 8721 1876 58
59 45 - HELİN ÇETİN 8 / C 8 7 5.67 2 5 0.33 6 2 5.33 2 6 0.00 3 7 0.67 5 12 1.00 26.00 39.00 13.00 153.962 8849 8849 1910 59
60 104 - BAHAR UÇAR 8 / C 5 7 2.67 1 7 -1.33 3 5 1.33 2 6 0.00 3 9 0.00 8 10 4.67 22.00 44.00 7.34 145.786 9525 9525 2091 60
61 220 - DİLEK KAYA 8 / B 4 7 1.67 0 7 -2.33 3 4 1.67 3 5 1.33 6 7 3.67 5 9 2.00 21.00 39.00 8.01 145.634 9541 9541 2092 61
62 255 - CEMRE DEMİR 8 / C 8 6 6.00 4 2 3.33 5 5 3.33 3 4 1.67 1 9 -2.00 4 9 1.00 25.00 35.00 13.33 144.154 9664 9664 2126 62
63 159 - SEVDA KARİP 8 / A 5 8 2.33 5 3 4.00 4 3 3.00 2 2 1.33 2 4 0.67 4 6 2.00 22.00 26.00 13.33 143.321 9740 9740 2139 63
64 170 - SÜMEYRA SARİ 8 / D 8 11 4.33 3 5 1.33 4 5 2.33 4 4 2.67 0 5 -1.67 6 11 2.33 25.00 41.00 11.32 141.025 9945 9945 2193 64
65 224 - FATMA BARIŞ 8 / D 8 7 5.67 3 3 2.00 3 2 2.33 2 4 0.67 2 7 -0.33 3 9 0.00 21.00 32.00 10.34 140.820 9964 9964 2197 65
66 87 - ZEHRA YAŞAR 8 / A 5 9 2.00 1 6 -1.00 6 2 5.33 3 4 1.67 3 9 0.00 6 10 2.67 24.00 40.00 10.67 138.019 10182 10182 2261 66
67 352 - ZİLAN DEMİR 8 / D 8 9 5.00 3 5 1.33 5 3 4.00 3 5 1.33 1 12 -3.00 5 9 2.00 25.00 43.00 10.66 135.754 10355 10355 2305 67
68 92 - ZEYNEP CANGİR 8 / C 5 11 1.33 3 4 1.67 5 4 3.67 4 3 3.00 5 9 2.00 4 11 0.33 26.00 42.00 12.00 134.562 10430 10430 2324 68
69 134 - BÜ ŞRAALP 8 / C 6 8 3.33 1 7 -1.33 5 3 4.00 1 7 -1.33 4 9 1.00 4 10 0.67 21.00 44.00 6.34 132.862 10557 10557 2351 69
70 249 - SÜMEYRA KARAKAYA 8 / A 7 11 3.33 2 5 0.33 5 4 3.67 4 3 3.00 0 8 -2.67 5 10 1.67 23.00 41.00 9.33 125.737 11114 11114 2482 70
71 145 - ZEYNEP AKTAŞ 8 / C 2 14 -2.67 4 3 3.00 7 2 6.33 0 4 -1.33 2 3 1.00 7 10 3.67 22.00 36.00 10.00 124.016 11239 11239 2522 71
72 177 - KİB R İNAN 8 / 0 4 12 0.00 3 4 1.67 5 3 4.00 3 4 1.67 3 5 1.33 4 10 0.67 22.00 38.00 9.34 122.935 11310 11310 2544 72
73 223 - EDANUR KAYA 8 / D 7 11 3.33 4 6 2.00 4 5 2.33 4 5 2.33 1 13 -3.33 4 8 1.33 24.00 48.00 7.99 119.202 11572 11572 2597 73
74 186 - MERVE TEKEŞ 8 / C 3 12 -1.00 4 3 3.00 4 4 2.67 1 5 -0.67 1 5 -0.67 6 9 3.00 19.00 38.00 6.33 115.913 11784 11784 2646 74
75 265 - HALİME UZK N 8 / 0 4 15 -1.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 2 7 -0.33 4 9 1.00 14.00 57.00 -5.00 91.126 13024 13024 2958 75

Genel 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602
İl 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602

İlçe 5.88 1.63 3.93 1.19 0.12 5.36 18.11 180.804 3111
Kurum 7.04 1.73 5.66 2.02 0.26 7.28 23.99 204.843 75

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR DENEME / AĞRI LGS DENEME / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR LGS KDS - 1 16-11-2019
Ağrı - PATNOS - Doğansu Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 316 - ZEYNEP KISA 8 / A 12 6 10.00 3 6 1.00 7 3 6.00 2 2 1.33 7 13 2.67 10 6 8.00 41.00 36.00 29.00 240.444 3030 3030 572 1
2 130 - OSMAN GÜL 8 / B 16 3 15.00 8 2 7.33 10 0 10.00 2 8 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 36.00 13.00 31.66 218.249 4295 4295 829 2
3 248 - DERYA DURGUN 0 / 0 11 8 8.33 5 5 3.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 8 12 4.00 8 11 4.33 40.00 48.00 23.99 213.534 4562 4562 890 3
4 304 - MUHAMMED TAŞDEMİR 8 / B 10 6 8.00 4 6 2.00 7 3 6.00 2 4 0.67 4 11 0.33 10 7 7.67 37.00 37.00 24.67 212.547 4639 4639 911 4
5 494 - DİLEKT*Ç 8 / B 11 8 8.33 2 8 -0.67 5 4 3.67 3 6 1.00 1 1 0.67 10 9 7.00 32.00 36.00 20.00 205.522 5102 5102 1004 5
6 195 - BERKAN ÇİL 8 / A 12 3 11.00 2 8 -0.67 6 4 4.67 1 9 -2.00 7 9 4.00 5 11 1.33 33.00 44.00 18.33 203.579 5225 5225 1036 6
7 250 - ZEHRA DAŞ 8 / B 15 4 13.67 5 3 4.00 5 4 3.67 5 2 4.33 0 0 0.00 0 0 0.00 30.00 13.00 25.67 203.049 5262 5262 1045 7
8 214 - HATİCE COŞAR 8 / B 8 6 6.00 4 5 2.33 7 3 6.00 3 3 2.00 4 12 0.00 10 6 8.00 36.00 35.00 24.33 202.633 5293 5293 1054 8
9 248 - DAVUT GÜNEŞ 8 / B 14 5 12.33 5 5 3.33 10 0 10.00 2 8 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 31.00 18.00 24.99 195.668 5757 5757 1165 9

10 425 - EBRUUDURGUN 8 / A 11 8 8.33 3 7 0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 5 15 0.00 9 10 5.67 36.00 52.00 18.67 194.248 5864 5864 1192 10
11 245 - BARAN TATLI 8 / B 15 4 13.67 4 6 2.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 26.00 23.00 18.33 192.175 6002 6002 1226 11
12 314 - DİLAN ÖNAL 8 / B 13 4 11.67 2 8 -0.67 7 3 6.00 5 2 4.33 0 0 0.00 0 0 0.00 27.00 17.00 21.33 187.106 6381 6381 1310 12
13 120 - BARAN ÖZÜN 8 / A 10 9 7.00 7 3 6.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 4 16 -1.33 9 10 5.67 38.00 50.00 21.34 185.966 6463 6463 1328 13
14 255 - ERKAN AĞTEPE 8 / B 12 7 9.67 7 3 6.00 7 3 6.00 5 5 3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 31.00 18.00 25.00 183.031 6653 6653 1375 14
15 46 - ALİCAN KAYA 8 / B 10 9 7.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 15 0.00 9 10 5.67 32.00 56.00 13.33 180.011 6863 6863 1426 15
16 0 - ROJDA GÜDEN 0 / 0 12 7 9.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 3 9 0.00 7 11 3.33 28.00 51.00 11.00 178.129 6982 6982 1449 16
17 296 - ESMA AKSOY 8 / B 12 7 9.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 0 0 0.00 7 12 3.00 24.00 44.00 9.33 174.085 7257 7257 1513 17
18 224 - SEDEF YILDIRIM 8 / B 11 7 8.67 4 6 2.00 6 2 5.33 4 2 3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 25.00 17.00 19.33 169.874 7597 7597 1598 18
19 138 - YUNUS UZKAN 8 / A 10 6 8.00 3 7 0.67 6 4 4.67 4 6 2.00 3 15 -2.00 7 11 3.33 33.00 49.00 16.67 169.697 7615 7615 1606 19
20 175 - ZEHRA ŞAHİNDERE 8 / A 9 10 5.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 0 10 -3.33 8 12 4.00 6 13 1.67 30.00 58.00 10.67 168.497 7699 7699 1626 20
21 309 - ÖMER ÇİÇEK 8 / B 12 7 9.67 4 6 2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 23.00 26.00 14.34 167.238 7803 7803 1643 21
22 223 - HAYRUNNİSA TATLI 8 / B 9 10 5.67 4 6 2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 2 11 -1.67 8 10 4.67 29.00 51.00 12.01 159.551 8397 8397 1791 22
23 299 - HAVVANUR UZKAN 8 / B 10 9 7.00 5 5 3.33 6 4 4.67 4 6 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 25.00 24.00 17.00 158.480 8484 8484 1810 23
24 227 - MERVE DURAK 8 / B 6 12 2.00 5 5 3.33 7 3 6.00 2 8 -0.67 0 0 0.00 8 9 5.00 28.00 37.00 15.66 156.494 8649 8649 1857 24
25 226 - KAD R AKSOY 8 / B 11 8 8.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 19.00 30.00 8.99 152.939 8932 8932 1937 25
26 83 - BERAT AĞTEPE 8 / A 10 9 7.00 1 9 -2.00 5 5 3.33 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 19.00 30.00 9.00 146.628 9455 9455 2077 26
27 131 - OSMAN NARİNÇ 8 / A 11 8 8.33 1 9 -2.00 6 4 4.67 3 7 0.67 6 14 1.33 2 16 -3.33 29.00 58.00 9.67 144.019 9677 9677 2128 27
28 495 - MERT GÜDEN 8 / A 8 11 4.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 7 11 3.33 4 15 -1.00 28.00 58.00 8.65 143.453 9727 9727 2136 28
29 205 - EMRE AĞTEPE 8 / B 7 4 5.67 3 7 0.67 5 5 3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15.00 16.00 9.67 141.294 9915 9915 2188 29
30 62 - DAVUT KISA 8 / A 10 9 7.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 4 6 2.00 5 15 0.00 4 15 -1.00 28.00 60.00 8.00 140.390 9994 9994 2207 30
31 124 - MUHAMMED DURAK 8 / B 6 13 1.67 6 4 4.67 3 7 0.67 4 6 2.00 0 0 0.00 7 12 3.00 26.00 42.00 12.01 140.005 10028 10028 2215 31
32 244 - SÜREYYA DURAK 8 / A 5 14 0.33 2 8 -0.67 6 4 4.67 1 9 -2.00 5 15 0.00 8 11 4.33 27.00 61.00 6.66 132.031 10621 10621 2362 32
33 289 - CUMALİ UZKAN 8 / A 7 11 3.33 1 9 -2.00 1 9 -2.00 5 5 3.33 3 17 -2.67 8 11 4.33 25.00 62.00 4.32 130.967 10695 10695 2380 33
34 0 - İLAYDA TURAN 8 / B 8 11 4.33 3 7 0.67 4 6 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15.00 24.00 7.00 130.965 10696 10696 2381 34
35 18 - BERFİN KAYA 8 / B 6 13 1.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 0 10 -3.33 6 14 1.33 7 12 3.00 23.00 65.00 1.34 130.108 10762 10762 2394 35
36 0 - FIRAT GÜMÜŞTAŞ 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 17 -2.67 10 9 7.00 13.00 26.00 4.33 127.842 10930 10930 2435 36
37 280 - ŞEYMANUR UZKAN 8 / A 5 14 0.33 4 6 2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 6 14 1.33 6 13 1.67 27.00 61.00 6.67 125.305 11148 11148 2497 37
38 265 - MERYEM KISA 0 / 0 7 12 3.00 3 7 0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 6 14 1.33 4 15 -1.00 27.00 61.00 6.67 125.305 11148 11148 2497 37
39 498 - NAZAR ÖNAL 8 / B 7 12 3.00 1 8 -1.67 4 1 3.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12.00 21.00 5.00 121.676 11407 11407 2563 39
40 240 - SEDEF ULUKTEKİN 8 / B 6 13 1.67 3 7 0.67 6 4 4.67 4 6 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19.00 30.00 9.01 121.291 11440 11440 2572 40
41 209 - FIRATGGÜMÜŞTAŞ 8 / B 6 13 1.67 4 6 2.00 6 4 4.67 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 19.00 30.00 9.01 121.291 11440 11440 2572 40
42 128 - NURBAHAR ULUKTEK İN 8 / A 5 14 0.33 4 6 2.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 5 15 0.00 6 13 1.67 27.00 61.00 6.66 119.379 11565 11565 2596 42
43 0 - SEDEFULUKTEKİN 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 3 1.00 6 12 2.00 8.00 15.00 3.00 118.402 11622 11622 2610 43
44 115 - FERHAT TATLI 0 / 0 8 11 4.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 5 13 0.67 3 16 -2.33 22.00 64.00 0.66 113.468 11959 11959 2688 44
45 292 - RÜMEYSA KAYA 8 / B 7 11 3.33 2 6 0.00 4 5 2.33 4 5 2.33 1 2 0.33 2 15 -3.00 20.00 44.00 5.32 110.918 12115 12115 2730 45
46 315 - YAĞMUR DURĞUN 8 / A 3 13 -1.33 1 9 -2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 3 16 -2.33 8 10 4.67 22.00 61.00 1.68 108.019 12261 12261 2764 46
47 80 - BATUHAN SEVER 8 / A 8 11 4.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 5 15 0.00 3 16 -2.33 20.00 68.00 -2.67 105.557 12392 12392 2801 47
48 261 - İSMAİLRDEMİRKAYNAK 8 / A 5 14 0.33 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 14.00 35.00 2.34 105.036 12421 12421 2806 48
49 249 - DİLAN TAŞDEMİR 8 / A 7 12 3.00 4 6 2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 3 17 -2.67 4 15 -1.00 25.00 63.00 4.00 103.572 12493 12493 2822 49
50 34 - ADEM AĞTEPE 8 / B 4 15 -1.00 2 8 -0.67 0 10 -3.33 0 10 -3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 6.00 43.00 -8.33 82.903 13240 13240 3016 50
51 301 - İLAYDA TU RAN 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 13 -3.33 1.00 13.00 -3.33 79.228 13320 13320 3031 51

Genel 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602
İl 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602

İlçe 5.88 1.63 3.93 1.19 0.12 5.36 18.11 180.804 3111
Kurum 5.71 0.88 2.94 0.34 0.22 1.72 11.80 153.761 51

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR DENEME / AĞRI LGS DENEME / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR LGS KDS - 1 16-11-2019
Ağrı - PATNOS - Ergençli Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 78 - EDANUR SEVİNÇ 8 / A 13 5 11.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 10 10 6.67 12 7 9.67 43.00 44.00 28.33 271.498 1652 1652 289 1
2 153 - SEDEF SEVİNÇ 8 / A 15 3 14.00 5 5 3.33 8 2 7.33 5 4 3.67 4 14 -0.67 10 9 7.00 47.00 37.00 34.66 248.253 2619 2619 487 2
3 123 - HİYANUR SEVİNÇ 8 / A 11 6 9.00 4 4 2.67 9 1 8.67 8 2 7.33 3 7 0.67 12 7 9.67 47.00 27.00 38.01 248.090 2634 2634 492 3
4 164 - VEFA ÖZALP 8 / A 9 9 6.00 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 8 12 4.00 13 5 11.33 39.00 47.00 23.34 234.783 3332 3332 624 4
5 137 - LEYLA SEVİNÇ 8 / A 11 7 8.67 5 4 3.67 4 6 2.00 5 5 3.33 5 15 0.00 11 8 8.33 41.00 45.00 26.00 219.376 4228 4228 814 5
6 143 - MUHAMEDHABİP ÖZER 8 / A 12 6 10.00 5 5 3.33 3 7 0.67 4 6 2.00 6 14 1.33 9 10 5.67 39.00 48.00 23.00 214.517 4497 4497 876 6
7 148 - NURSEMA 8 / A 9 8 6.33 5 3 4.00 7 3 6.00 8 2 7.33 5 15 0.00 9 9 6.00 43.00 40.00 29.66 202.586 5297 5297 1055 7
8 156 - SEMRA ÖZALP A 8 / A 9 7 6.67 5 3 4.00 8 2 7.33 2 5 0.33 2 8 -0.67 9 8 6.33 35.00 33.00 23.99 194.395 5852 5852 1190 8
9 162 - ŞEVVAL ÖZER 8 / A 9 8 6.33 2 7 -0.33 8 1 7.67 3 6 1.00 3 9 0.00 9 8 6.33 34.00 39.00 21.00 191.326 6072 6072 1239 9

10 121 - HAVİN SEVİNÇ 8 / A 8 7 5.67 5 3 4.00 8 1 7.67 0 8 -2.67 3 11 -0.67 9 7 6.67 33.00 37.00 20.67 186.338 6439 6439 1323 10
11 54 - BÜŞRA SEVİNÇ 8 / A 6 11 2.33 4 6 2.00 3 6 1.00 3 5 1.33 6 7 3.67 9 7 6.67 31.00 42.00 17.00 184.303 6571 6571 1358 11
12 129 - ZEYNEP BOZKIR 8 / A 8 7 5.67 3 5 1.33 7 3 6.00 0 6 -2.00 2 11 -1.67 8 11 4.33 28.00 43.00 13.66 160.378 8330 8330 1771 12
13 145 - MSAMET SEVİNÇ 8 / A 5 6 3.00 2 6 0.00 6 4 4.67 1 6 -1.00 5 12 1.00 8 11 4.33 27.00 45.00 12.00 157.086 8603 8603 1844 13
14 40 - BÜNYAMİN ÖZALP 8 / A 7 11 3.33 2 7 -0.33 7 1 6.67 3 5 1.33 5 12 1.00 5 12 1.00 29.00 48.00 13.00 144.299 9657 9657 2124 14
15 147 - NECLA SEVİNÇ 8 / A 7 9 4.00 3 6 1.00 7 2 6.33 0 8 -2.67 0 14 -4.67 9 8 6.33 26.00 47.00 10.32 143.666 9709 9709 2131 15
16 157 - EYÜP GÜITEKİN 0 / 0 9 10 5.67 2 8 -0.67 2 5 0.33 0 0 0.00 2 14 -2.67 6 10 2.67 21.00 47.00 5.33 135.697 10358 10358 2306 16
17 152 - SAMET SEVİNÇ 8 / A 7 8 4.33 3 6 1.00 3 4 1.67 2 7 -0.33 4 13 -0.33 4 13 -0.33 23.00 51.00 6.01 126.462 11046 11046 2463 17
18 151 - SAKİNE GÜLTEKİN 8 / A 6 12 2.00 1 8 -1.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 4 14 -0.67 4 11 0.33 23.00 57.00 3.99 114.016 11921 11921 2682 18
19 144 - MMEHDİ ÖZALP 8 / A 4 14 -0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 7 13 2.67 4 14 -0.67 22.00 64.00 0.67 106.486 12328 12328 2780 19
20 163 - ÜMMET SEVİNÇ 8 / A 6 8 3.33 4 5 2.33 2 6 0.00 1 6 -1.00 0 8 -2.67 2 10 -1.33 15.00 43.00 0.66 98.624 12736 12736 2880 20
21 0 - HATİCEHAN HOŞOĞLU 8 / A 5 9 2.00 0 10 -3.33 4 3 3.00 2 3 1.00 1 15 -4.00 4 12 0.00 16.00 52.00 -1.33 89.765 13054 13054 2964 21
22 93 - EMRAH DAŞTAN 8 / A 6 12 2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 2 18 -4.00 4 15 -1.00 19.00 68.00 -3.66 81.556 13278 13278 3027 22
23 78 - ESRA SEVİNÇ 8 / A 1 17 -4.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 3 17 -2.67 7 12 3.00 18.00 69.00 -5.01 72.768 13436 13436 3065 23

Genel 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602
İl 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602

İlçe 5.88 1.63 3.93 1.19 0.12 5.36 18.11 180.804 3111
Kurum 5.06 1.29 3.58 0.65 -0.19 4.45 14.84 166.359 23

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR DENEME / AĞRI LGS DENEME / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR LGS KDS - 1 16-11-2019
Ağrı - PATNOS - Ertuğrul Gazi  Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 226 - ALEYNA NARİN 8 / B 15 4 13.67 8 2 7.33 9 1 8.67 8 2 7.33 8 6 6.00 16 3 15.00 64.00 18.00 58.00 348.957 214 214 23 1
2 528 - ZERİN BİLİR 8 / D 15 3 14.00 7 1 6.67 9 1 8.67 8 2 7.33 5 2 4.33 14 4 12.67 58.00 13.00 53.67 325.607 429 429 67 2
3 460 - HELİN GÖKÇE 8 / E 17 2 16.33 6 4 4.67 8 2 7.33 4 4 2.67 3 8 0.33 15 4 13.67 53.00 24.00 45.00 310.823 636 636 102 3
4 484 - MUHAMMED ÇAY 8 / E 14 5 12.33 7 2 6.33 10 0 10.00 3 4 1.67 2 5 0.33 17 2 16.33 53.00 18.00 46.99 307.398 700 700 114 4
5 1210 - AYŞENUR ÖZDAŞ 8 / E 14 5 12.33 5 5 3.33 8 2 7.33 3 7 0.67 6 11 2.33 14 5 12.33 50.00 35.00 38.32 284.417 1243 1243 199 5
6 374 - YAĞMUR ARSLAN 8 / D 14 2 13.33 7 2 6.33 9 0 9.00 7 3 6.00 0 5 -1.67 13 4 11.67 50.00 16.00 44.66 277.649 1460 1460 248 6
7 545 - MEHMET EMİN BİÇER 8 / C 14 5 12.33 5 5 3.33 7 3 6.00 1 4 -0.33 3 3 2.00 13 5 11.33 43.00 25.00 34.66 272.772 1604 1604 278 7
8 492 - HARİKA AKTAŞ 8 / B 12 6 10.00 6 2 5.33 8 2 7.33 5 5 3.33 4 6 2.00 13 5 11.33 48.00 26.00 39.32 268.593 1752 1752 307 8
9 489 - MUSTAFA DEMİR 8 / C 13 5 11.33 8 2 7.33 8 2 7.33 5 5 3.33 4 8 1.33 12 6 10.00 50.00 28.00 40.65 267.586 1805 1805 321 9

10 139 - ŞEVİN UYGAR 8 / D 13 4 11.67 7 2 6.33 7 2 6.33 9 0 9.00 6 8 3.33 8 9 5.00 50.00 25.00 41.66 255.807 2290 2290 415 10
11 161 - BER* ÇAY 8 / A 12 7 9.67 7 3 6.00 7 3 6.00 1 9 -2.00 5 7 2.67 12 7 9.67 44.00 36.00 32.01 251.276 2494 2494 458 11
12 512 - GÜLAY KARTAL 8 / B 14 4 12.67 6 3 5.00 5 4 3.67 4 5 2.33 2 5 0.33 10 9 7.00 41.00 30.00 31.00 240.950 3003 3003 567 12
13 26 - FIRAT ÇAKIR 8 / E 13 6 11.00 6 4 4.67 8 2 7.33 4 5 2.33 4 16 -1.33 11 8 8.33 46.00 41.00 32.33 233.925 3373 3373 635 13
14 601 - JİHAT SERH* 8 / B 9 10 5.67 5 5 3.33 7 3 6.00 1 3 0.00 5 4 3.67 12 6 10.00 39.00 31.00 28.67 233.317 3412 3412 640 14
15 457 - HAVİN GEZEN 8 / B 12 7 9.67 5 4 3.67 9 1 8.67 3 6 1.00 2 6 0.00 10 8 7.33 41.00 32.00 30.34 225.806 3841 3841 726 15
16 640 - HALİME AKTAŞ 8 / B 13 6 11.00 3 6 1.00 8 2 7.33 4 6 2.00 2 13 -2.33 11 7 8.67 41.00 40.00 27.67 224.194 3942 3942 750 16
17 551 - SEHER YILDIRIM 8 / B 11 6 9.00 4 4 2.67 8 2 7.33 4 4 2.67 3 11 -0.67 11 8 8.33 41.00 35.00 29.33 222.901 4011 4011 765 17
18 417 - EDA ÇAKAN 8 / A 7 5 5.33 7 3 6.00 5 5 3.33 3 7 0.67 4 7 1.67 11 4 9.67 37.00 31.00 26.67 218.278 4292 4292 828 18
19 218 - HABİB CAN ALTAŞ 8 / B 15 3 14.00 2 8 -0.67 8 2 7.33 2 2 1.33 2 5 0.33 6 13 1.67 35.00 33.00 23.99 211.539 4702 4702 922 19
20 466 - İBRAHİM KARAPOLAT 8 / B 12 7 9.67 3 7 0.67 9 1 8.67 4 6 2.00 4 13 -0.33 9 10 5.67 41.00 44.00 26.35 210.533 4770 4770 936 20
21 438 - ESMANUR AKDAĞ 8 / B 11 8 8.33 6 4 4.67 7 3 6.00 3 5 1.33 1 5 -0.67 9 8 6.33 37.00 33.00 25.99 205.254 5116 5116 1006 21
22 21 - MUHAMMED YILDIRIMCİ 8 / A 7 9 4.00 6 3 5.00 6 3 5.00 4 5 2.33 5 8 2.33 10 7 7.67 38.00 35.00 26.33 204.869 5149 5149 1015 22
23 17 - RESUL TUTAR 8 / E 11 7 8.67 3 7 0.67 7 3 6.00 4 6 2.00 2 18 -4.00 12 7 9.67 39.00 48.00 23.01 203.542 5229 5229 1037 23
24 443 - EYLEM KACAR 8 / A 10 9 7.00 3 7 0.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 2 10 -1.33 12 7 9.67 35.00 45.00 20.01 203.021 5263 5263 1046 24
25 531 - MEDİNE TURAN 8 / C 10 7 7.67 4 3 3.00 6 3 5.00 3 5 1.33 4 9 1.00 9 10 5.67 36.00 37.00 23.67 202.961 5272 5272 1048 25
26 449 - GİZEM BAĞUÇ 8 / B 8 8 5.33 5 3 4.00 7 3 6.00 3 4 1.67 4 11 0.33 10 7 7.67 37.00 36.00 25.00 200.336 5445 5445 1092 26
27 488 - ELİF YAVUZ 8 / C 8 9 5.00 6 2 5.33 6 3 5.00 2 6 0.00 2 6 0.00 11 8 8.33 35.00 34.00 23.66 198.454 5568 5568 1124 27
28 78 - AZAT KORKUT 8 / A 9 9 6.00 7 2 6.33 5 3 4.00 2 6 0.00 6 7 3.67 7 10 3.67 36.00 37.00 23.67 197.372 5645 5645 1143 28
29 388 - EDA AKBAY 8 / E 9 7 6.67 3 6 1.00 5 5 3.33 2 6 0.00 3 9 0.00 10 8 7.33 32.00 41.00 18.33 193.744 5896 5896 1198 29
30 60 - EZGİERGİN 8 / E 6 10 2.67 4 4 2.67 3 5 1.33 1 8 -1.67 8 11 4.33 10 7 7.67 32.00 45.00 17.00 193.610 5900 5900 1199 30
31 365 - İLHANKILIÇ 8 / E 7 11 3.33 3 6 1.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 7 11 3.33 11 8 8.33 31.00 53.00 13.32 189.992 6168 6168 1257 31
32 478 - MCEVAT GÜZELAYDIN 8 / E 6 9 3.00 1 7 -1.33 2 4 0.67 0 7 -2.33 3 12 -1.00 14 4 12.67 26.00 43.00 11.68 187.391 6367 6367 1307 32
33 234 - BERFİN YAVUZ 8 / E 10 9 7.00 5 5 3.33 7 3 6.00 5 5 3.33 3 16 -2.33 9 10 5.67 39.00 48.00 23.00 183.981 6589 6589 1361 33
34 470 - İPE CAN 8 / C 12 5 10.33 2 6 0.00 7 2 6.33 4 5 2.33 4 10 0.67 4 11 0.33 33.00 39.00 19.99 183.295 6630 6630 1373 34
35 495 - ÖZKAN BARTIK 8 / A 10 6 8.00 3 7 0.67 2 7 -0.33 2 8 -0.67 8 8 5.33 4 13 -0.33 29.00 49.00 12.67 178.940 6933 6933 1441 35
36 16 - DİDEM NARİN 8 / E 8 7 5.67 1 7 -1.33 6 2 5.33 1 7 -1.33 1 12 -3.00 11 6 9.00 28.00 41.00 14.34 177.687 7014 7014 1457 36
37 68 - AYŞENUR GÜLÇEK 8 / A 7 12 3.00 3 7 0.67 9 1 8.67 1 9 -2.00 5 10 1.67 9 9 6.00 34.00 48.00 18.01 176.911 7067 7067 1472 37
38 521 - ÜMMÜGÜLSÜ AŞAN 8 / E 9 6 7.00 4 3 3.00 2 4 0.67 1 5 -0.67 5 4 3.67 3 8 0.33 24.00 30.00 14.00 171.916 7439 7439 1556 38
39 539 - YUNUS DOGAN 8 / A 6 9 3.00 5 5 3.33 6 3 5.00 1 6 -1.00 7 5 5.33 6 13 1.67 31.00 41.00 17.33 171.575 7460 7460 1563 39
40 523 - YAĞMUR KARAPOLAT 8 / D 12 6 10.00 4 5 2.33 7 3 6.00 1 7 -1.33 2 13 -2.33 6 12 2.00 32.00 46.00 16.67 171.417 7469 7469 1566 40
41 314 - CANAN ÇALIŞ 8 / E 9 10 5.67 2 8 -0.67 9 1 8.67 3 7 0.67 2 14 -2.67 9 9 6.00 34.00 49.00 17.67 169.818 7601 7601 1600 41
42 482 - MERVE KALIR 8 / A 10 5 8.33 2 3 1.00 4 4 2.67 2 4 0.67 2 6 0.00 5 11 1.33 25.00 33.00 14.00 166.687 7847 7847 1655 42
43 544 - BERFİN KARAKAYA 8 / B 8 6 6.00 2 5 0.33 6 4 4.67 3 5 1.33 3 13 -1.33 8 11 4.33 30.00 44.00 15.33 165.933 7898 7898 1670 43
44 497 - POLAT KAYA 8 / E 3 7 0.67 2 7 -0.33 2 6 0.00 3 5 1.33 5 12 1.00 11 7 8.67 26.00 44.00 11.34 165.669 7920 7920 1675 44
45 1305 - NAZLI YANAR 8 / E 6 9 3.00 2 7 -0.33 6 4 4.67 1 7 -1.33 2 12 -2.00 10 4 8.67 27.00 43.00 12.68 165.403 7934 7934 1679 45
46 446 - *A*****NR 8 / B 12 7 9.67 2 8 -0.67 7 3 6.00 2 8 -0.67 3 17 -2.67 6 13 1.67 32.00 56.00 13.33 161.818 8226 8226 1751 46
47 364 - ROJBİN YAVUZ 8 / E 9 10 5.67 2 7 -0.33 7 1 6.67 1 3 0.00 4 11 0.33 6 11 2.33 29.00 43.00 14.67 161.251 8273 8273 1761 47
48 481 - MERT AKDAĞ 8 / C 10 9 7.00 5 5 3.33 5 5 3.33 1 6 -1.00 2 8 -0.67 6 13 1.67 29.00 46.00 13.66 158.497 8483 8483 1809 48
49 190 - BERFİN ÇAVDARCI 8 / A 9 10 5.67 2 8 -0.67 4 5 2.33 3 6 1.00 4 16 -1.33 8 11 4.33 30.00 56.00 11.33 158.437 8487 8487 1811 49
50 483 - MUHAMMED AKDAĞ 8 / C 10 9 7.00 5 5 3.33 7 3 6.00 2 6 0.00 5 9 2.00 3 15 -2.00 32.00 47.00 16.33 156.863 8620 8620 1850 50
51 442 - EVİN KIY 8 / B 7 9 4.00 4 6 2.00 5 4 3.67 2 6 0.00 3 13 -1.33 8 10 4.67 29.00 48.00 13.01 154.600 8799 8799 1894 51
52 57 - AYSEL GÜZEL* DIN 8 / E 6 10 2.67 2 6 0.00 1 7 -1.33 4 4 2.67 3 14 -1.67 9 5 7.33 25.00 46.00 9.67 154.467 8819 8819 1899 52
53 272 - BÜNYAMİ PEKER 8 / A 5 9 2.00 8 2 7.33 3 5 1.33 2 6 0.00 4 9 1.00 7 10 3.67 29.00 41.00 15.33 154.124 8839 8839 1907 53
54 493 - ÖMER ÇINAR 8 / D 8 5 6.33 1 7 -1.33 6 4 4.67 2 5 0.33 3 13 -1.33 6 11 2.33 26.00 45.00 11.00 151.575 9061 9061 1978 54
55 505 - ROJİN ŞAHİN 8 / D 6 9 3.00 1 7 -1.33 6 4 4.67 2 5 0.33 4 9 1.00 7 11 3.33 26.00 45.00 11.00 150.848 9111 9111 1993 55
56 18 - AGİTYILDIRIMCİ 8 / D 9 10 5.67 4 6 2.00 5 5 3.33 3 7 0.67 3 17 -2.67 7 12 3.00 31.00 57.00 12.00 147.149 9403 9403 2065 56
57 233 - BERFİN KAYA 8 / A 9 8 6.33 3 6 1.00 4 4 2.67 4 5 2.33 4 12 0.00 4 13 -0.33 28.00 48.00 12.00 146.316 9479 9479 2082 57
58 464 - HİLALYARAR 8 / E 5 9 2.00 1 8 -1.67 2 5 0.33 2 6 0.00 3 13 -1.33 9 8 6.33 22.00 49.00 5.66 142.094 9852 9852 2169 58
59 40 - YUSUF ZİYA NARİN 8 / D 8 9 5.00 1 7 -1.33 7 1 6.67 0 5 -1.67 1 16 -4.33 7 7 4.67 24.00 45.00 9.01 140.097 10022 10022 2214 59
60 570 - BETÜL TOK 8 / C 9 8 6.33 3 6 1.00 5 5 3.33 5 3 4.00 2 8 -0.67 3 13 -1.33 27.00 43.00 12.66 139.559 10068 10068 2226 60
61 436 - ENES YİĞİT 8 / E 4 9 1.00 5 3 4.00 4 4 2.67 2 4 0.67 1 9 -2.00 7 5 5.33 23.00 34.00 11.67 138.508 10147 10147 2249 61
62 477 - MEDİNE AKDAĞ 8 / C 7 12 3.00 7 3 6.00 6 4 4.67 3 7 0.67 3 17 -2.67 7 12 3.00 33.00 55.00 14.67 138.405 10156 10156 2253 62
63 600 - YAĞMUR BİLDİN 8 / E 6 7 3.67 4 5 2.33 3 4 1.67 0 3 -1.00 2 11 -1.67 7 11 3.33 22.00 41.00 8.33 138.213 10165 10165 2254 63
64 511 - SERHAT ŞAHİN 8 / C 4 12 0.00 2 7 -0.33 0 9 -3.00 1 8 -1.67 7 8 4.33 6 10 2.67 20.00 54.00 2.00 134.907 10410 10410 2318 64
65 2 - YUSUF TÜRKEŞ 8 / C 7 11 3.33 3 7 0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 5 13 0.67 4 12 0.00 27.00 55.00 8.67 131.661 10651 10651 2368 65
66 357 - ÇETİ GÜRBÜ 8 / A 4 10 0.67 4 2 3.33 6 4 4.67 2 6 0.00 1 7 -1.33 7 10 3.67 24.00 39.00 11.01 131.042 10691 10691 2379 66
67 453 - MUHAMMED CANGİR 8 / C 5 11 1.33 4 3 3.00 5 3 4.00 2 4 0.67 3 6 1.00 4 10 0.67 23.00 37.00 10.67 129.765 10787 10787 2400 67
68 458 - HAVVANUR ALTAŞ 8 / B 7 12 3.00 4 6 2.00 5 5 3.33 2 6 0.00 2 15 -3.00 7 11 3.33 27.00 55.00 8.66 129.604 10810 10810 2406 68
69 485 - SERHAT BARIŞ 8 / D 7 10 3.67 2 6 0.00 2 6 0.00 2 8 -0.67 3 16 -2.33 7 11 3.33 23.00 57.00 4.00 128.865 10863 10863 2416 69
70 372 - DAVUT EKEN 8 / A 8 8 5.33 2 8 -0.67 5 4 3.67 3 6 1.00 0 14 -4.67 6 11 2.33 24.00 51.00 6.99 126.034 11090 11090 2476 70
71 121 - HÜSNAP EKER 8 / A 7 9 4.00 1 8 -1.67 0 9 -3.00 2 8 -0.67 3 8 0.33 4 9 1.00 17.00 51.00 -0.01 125.234 11155 11155 2501 71
72 15 - ŞÜKRAN EKEN 8 / C 7 10 3.67 3 6 1.00 2 8 -0.67 4 4 2.67 5 13 0.67 3 12 -1.00 24.00 53.00 6.34 125.070 11170 11170 2503 72
73 1 - A S H*P S İ 8 / B 8 11 4.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14.00 35.00 2.33 124.047 11238 11238 2521 73
74 358 - DİLAN BEZKUN 8 / C 7 12 3.00 3 5 1.33 3 6 1.00 2 8 -0.67 5 13 0.67 4 13 -0.33 24.00 57.00 5.00 123.085 11296 11296 2539 74
75 9 - YAĞMUR KEYMAZ 8 / C 5 13 0.67 4 6 2.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 2 15 -3.00 7 8 4.33 25.00 55.00 6.66 120.315 11510 11510 2584 75
76 522 - YAĞMUR GÜZELAYDIN 8 / E 8 7 5.67 3 5 1.33 3 5 1.33 2 8 -0.67 3 10 -0.33 2 14 -2.67 21.00 49.00 4.66 119.706 11546 11546 2593 76
77 0 - A * U * * 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 15 0.00 7 12 3.00 12.00 27.00 3.00 118.713 11604 11604 2604 77
78 435 - EMURLLAH KAYMAZ 8 / B 9 10 5.67 3 5 1.33 2 7 -0.33 0 0 0.00 5 14 0.33 2 17 -3.67 21.00 53.00 3.33 115.913 11784 11784 2646 78
79 469 - İNAN BALEN 8 / B 4 15 -1.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 16 -1.33 8 11 4.33 24.00 64.00 2.66 113.868 11936 11936 2684 79
80 142 - EMRAH KOÇ 8 / D 7 12 3.00 3 7 0.67 9 1 8.67 0 10 -3.33 3 17 -2.67 5 14 0.33 27.00 61.00 6.67 113.853 11938 11938 2685 80
81 421 - SEVİLAY MERDANE 8 / A 9 9 6.00 2 8 -0.67 2 7 -0.33 1 9 -2.00 3 15 -2.00 3 13 -1.33 20.00 61.00 -0.33 112.834 11996 11996 2701 81
82 520 - ERKAN KIY 8 / C 8 11 4.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 2 18 -4.00 5 13 0.67 25.00 62.00 4.33 112.419 12021 12021 2704 82
83 265 - BERFİN TEZER 8 / A 7 12 3.00 3 7 0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 0 14 -4.67 7 12 3.00 22.00 60.00 2.00 110.745 12122 12122 2732 83
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84 0 - HASAN BAYHAN 8 / B 7 12 3.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 2 18 -4.00 6 13 1.67 23.00 65.00 1.34 106.419 12333 12333 2784 84
85 297 - SEVGİ NAGAŞ 8 / E 5 9 2.00 3 6 1.00 2 6 0.00 2 6 0.00 2 12 -2.00 4 10 0.67 18.00 49.00 1.67 106.285 12345 12345 2789 85
86 550 - SERHAT KOÇOVALI 8 / D 8 11 4.33 4 6 2.00 0 10 -3.33 2 8 -0.67 2 18 -4.00 4 13 -0.33 20.00 66.00 -2.00 98.285 12748 12748 2885 86
87 4 - İSLAMÇAY 8 / C 3 13 -1.33 2 6 0.00 2 5 0.33 2 5 0.33 5 12 1.00 4 13 -0.33 18.00 54.00 0.00 96.549 12815 12815 2901 87
88 536 - HALİL İBRAHİM BİLİR 8 / A 6 13 1.67 3 7 0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 3 17 -2.67 4 15 -1.00 23.00 65.00 1.34 93.305 12942 12942 2943 88
89 51 - ARZU ATALAY 8 / D 8 9 5.00 2 6 0.00 1 7 -1.33 0 9 -3.00 3 15 -2.00 2 16 -3.33 16.00 62.00 -4.66 92.150 12986 12986 2950 89
90 465 - İBRAHİM CAN 8 / B 7 12 3.00 3 7 0.67 2 6 0.00 0 0 0.00 3 16 -2.33 2 14 -2.67 17.00 55.00 -1.33 89.244 13072 13072 2971 90
91 616 - MAVİŞ KOĞU 8 / C 4 15 -1.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 3 14 -1.67 4 9 1.00 18.00 61.00 -2.34 89.111 13076 13076 2972 91
92 337 - YUNUS NARİN II 8 / C 5 14 0.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 17 -2.67 4 14 -0.67 18.00 69.00 -5.02 79.079 13324 13324 3032 92
93 496 - POLAT EKEN 8 / A 3 16 -2.33 3 7 0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 6 14 1.33 3 16 -2.33 19.00 69.00 -3.99 77.835 13354 13354 3041 93
94 507 - SAMET KAPTAN 8 / D 3 16 -2.33 2 8 -0.67 5 4 3.67 0 10 -3.33 2 15 -3.00 6 13 1.67 18.00 66.00 -3.99 77.616 13357 13357 3044 94

Genel 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602
İl 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602

İlçe 5.88 1.63 3.93 1.19 0.12 5.36 18.11 180.804 3111
Kurum 5.62 1.88 3.66 0.51 -0.29 4.42 15.80 169.877 94

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR DENEME / AĞRI LGS DENEME / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR LGS KDS - 1 16-11-2019
Ağrı - PATNOS - Eskikonak Sebahattin Yıldız Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 120 - HAYRÜNİSA DEMİR 8 / A 14 5 12.33 3 7 0.67 9 1 8.67 6 2 5.33 3 4 1.67 14 5 12.33 49.00 24.00 41.00 285.454 1214 1214 193 1
2 140 - EMİN ÇAKMAR 8 / A 14 5 12.33 4 5 2.33 9 1 8.67 5 4 3.67 4 9 1.00 14 4 12.67 50.00 28.00 40.67 283.605 1270 1270 203 2
3 101 - SAMİ COŞKUN 8 / A 10 7 7.67 6 3 5.00 7 3 6.00 4 4 2.67 5 6 3.00 14 3 13.00 46.00 26.00 37.34 266.965 1824 1824 326 3
4 123 - KÜBRA ŞAHİNDERE 8 / A 15 1 14.67 2 6 0.00 8 2 7.33 3 5 1.33 1 6 -1.00 12 6 10.00 41.00 26.00 32.33 260.791 2062 2062 363 4
5 159 - VEYSEL YOLCU 8 / A 13 1 12.67 6 4 4.67 10 0 10.00 3 5 1.33 1 5 -0.67 11 5 9.33 44.00 20.00 37.33 256.965 2238 2238 402 5
6 144 - ALİ GARİPOĞLU 8 / A 12 6 10.00 6 3 5.00 7 3 6.00 3 3 2.00 3 4 1.67 12 6 10.00 43.00 25.00 34.67 253.912 2355 2355 428 6
7 115 - HALİL EMİR UÇAR 8 / A 12 5 10.33 3 6 1.00 8 2 7.33 6 4 4.67 3 7 0.67 12 6 10.00 44.00 30.00 34.00 250.044 2557 2557 476 7
8 39 - BERFİN ŞAHİN 8 / A 11 6 9.00 7 2 6.33 8 2 7.33 6 2 5.33 2 8 -0.67 13 6 11.00 47.00 26.00 38.32 248.919 2598 2598 483 8
9 80 - BÜŞRA ÖZKAN 8 / A 11 6 9.00 5 3 4.00 9 1 8.67 3 3 2.00 1 8 -1.67 14 5 12.33 43.00 26.00 34.33 244.890 2807 2807 527 9

10 11 - RABİA DEĞERLİ 8 / A 12 6 10.00 6 4 4.67 9 1 8.67 1 4 -0.33 4 5 2.33 10 8 7.33 42.00 28.00 32.67 241.183 2996 2996 566 10
11 106 - EYÜP UÇAR 8 / A 13 5 11.33 7 3 6.00 8 2 7.33 2 5 0.33 4 7 1.67 8 11 4.33 42.00 33.00 30.99 227.818 3724 3724 705 11
12 209 - ELİF GÜRÜZ 8 / A 9 5 7.33 5 4 3.67 8 2 7.33 5 4 3.67 1 3 0.00 11 5 9.33 39.00 23.00 31.33 225.655 3851 3851 728 12
13 71 - BEYZANUR DİNLER 8 / A 8 9 5.00 4 3 3.00 9 1 8.67 4 5 2.33 2 11 -1.67 13 4 11.67 40.00 33.00 29.00 214.829 4479 4479 872 13
14 94 - UĞUR EKEN 8 / A 8 11 4.33 5 5 3.33 7 3 6.00 0 4 -1.33 2 4 0.67 13 6 11.00 35.00 33.00 24.00 211.448 4707 4707 923 14
15 92 - EMİR YOLCU 8 / A 12 7 9.67 6 3 5.00 6 4 4.67 3 7 0.67 2 10 -1.33 10 9 7.00 39.00 40.00 25.68 211.421 4712 4712 924 15
16 90 - DİLAR AYOLCU 8 / A 12 6 10.00 4 4 2.67 7 3 6.00 2 3 1.00 1 8 -1.67 8 6 6.00 34.00 30.00 24.00 204.235 5187 5187 1023 16
17 5 - CANER EKEN 8 / A 11 7 8.67 5 4 3.67 8 2 7.33 1 0 1.00 1 5 -0.67 9 10 5.67 35.00 28.00 25.67 203.258 5251 5251 1041 17
18 113 - YUNUS EMRE YİĞİT 8 / A 8 11 4.33 4 6 2.00 5 5 3.33 2 2 1.33 2 5 0.33 11 5 9.33 32.00 34.00 20.65 197.031 5666 5666 1147 18
19 156 - SEVİLAY ÖZKAN 8 / A 9 4 7.67 3 3 2.00 8 2 7.33 4 2 3.33 1 11 -2.67 10 8 7.33 35.00 30.00 24.99 196.501 5706 5706 1154 19
20 143 - UĞUR UÇAR 8 / A 9 3 8.00 5 3 4.00 7 3 6.00 4 1 3.67 1 8 -1.67 8 9 5.00 34.00 27.00 25.00 191.447 6061 6061 1237 20
21 128 - MEDİNE YILKAN 8 / A 8 9 5.00 5 4 3.67 8 2 7.33 4 3 3.00 2 7 -0.33 9 8 6.33 36.00 33.00 25.00 189.460 6208 6208 1263 21
22 158 - ŞEVVAL DEĞERLİ 8 / B 12 7 9.67 4 6 2.00 4 5 2.33 5 5 3.33 5 8 2.33 4 12 0.00 34.00 43.00 19.66 185.475 6495 6495 1337 22
23 157 - SÜKEYNA DEMİR 8 / B 7 8 4.33 4 5 2.33 6 4 4.67 0 2 -0.67 2 11 -1.67 11 5 9.33 30.00 35.00 18.32 184.690 6550 6550 1350 23
24 4 - ABDÜLKADİR YOLCU 8 / A 11 4 9.67 3 4 1.67 9 1 8.67 4 4 2.67 1 8 -1.67 6 12 2.00 34.00 33.00 23.01 182.173 6708 6708 1388 24
25 99 - ERKAN ŞAHİN 8 / A 9 7 6.67 6 3 5.00 8 2 7.33 3 6 1.00 2 11 -1.67 8 10 4.67 36.00 39.00 23.00 180.589 6815 6815 1413 25
26 138 - MİTHAT YOLCU 8 / B 7 6 5.00 3 5 1.33 5 4 3.67 4 4 2.67 1 2 0.33 8 8 5.33 28.00 29.00 18.33 177.755 7011 7011 1455 26
27 150 - OĞUZ AKBAŞ 8 / B 7 8 4.33 5 4 3.67 8 2 7.33 1 2 0.33 1 12 -3.00 10 6 8.00 32.00 34.00 20.66 175.920 7134 7134 1486 27
28 126 - LEVENT AKBAŞ 8 / B 9 7 6.67 4 5 2.33 1 8 -1.67 1 2 0.33 2 17 -3.67 10 8 7.33 27.00 47.00 11.32 167.048 7816 7816 1647 28
29 111 - HABİP COŞKUN 8 / B 5 7 2.67 4 2 3.33 5 3 4.00 0 0 0.00 2 3 1.00 6 7 3.67 22.00 22.00 14.67 156.333 8661 8661 1862 29
30 161 - ZEHR NUR COŞKUN 8 / B 11 8 8.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 6 14 1.33 3 16 -2.33 30.00 58.00 10.66 150.242 9164 9164 2008 30
31 155 - SEMANUR COŞKUN 8 / B 6 13 1.67 4 6 2.00 3 7 0.67 3 3 2.00 6 11 2.33 7 12 3.00 29.00 52.00 11.67 149.857 9196 9196 2019 31
32 131 - MERYEM AKBAŞ 8 / A 5 10 1.67 1 7 -1.33 5 4 3.67 3 7 0.67 5 10 1.67 7 12 3.00 26.00 50.00 9.35 143.486 9725 9725 2135 32
33 38 - BATUHAN ŞAHİNDERE 8 / B 4 14 -0.67 4 4 2.67 5 2 4.33 1 7 -1.33 5 11 1.33 7 6 5.00 26.00 44.00 11.33 143.291 9745 9745 2140 33
34 142 - MUHAMMET TÜKTAŞ 8 / B 5 8 2.33 2 6 0.00 4 4 2.67 2 6 0.00 5 9 2.00 5 10 1.67 23.00 43.00 8.67 140.759 9971 9971 2199 34
35 93 - ENDER UÇAR 8 / B 5 10 1.67 3 5 1.33 4 3 3.00 0 4 -1.33 5 11 1.33 5 7 2.67 22.00 40.00 8.67 139.398 10081 10081 2230 35
36 151 - ÖZKAN ÖZKAN 8 / B 5 8 2.33 7 2 6.33 4 5 2.33 0 0 0.00 2 9 -1.00 5 7 2.67 23.00 31.00 12.66 138.093 10174 10174 2257 36
37 149 - NUR ÇAĞLA DEMİR 8 / B 7 11 3.33 3 7 0.67 4 6 2.00 0 0 0.00 0 3 -1.00 7 12 3.00 21.00 39.00 8.00 137.515 10224 10224 2272 37
38 105 - EYÜPCAN ŞAHİN 8 / B 4 10 0.67 1 6 -1.00 3 3 2.00 1 3 0.00 2 10 -1.33 8 6 6.00 19.00 38.00 6.34 135.206 10383 10383 2312 38
39 1410 - M İKBAL GARİPOĞLU 8 / B 6 6 4.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 6 12 2.00 20.00 50.00 3.33 130.494 10732 10732 2387 39
40 153 - RÜZGAR ŞAHİNDERE 8 / B 4 14 -0.67 5 5 3.33 3 6 1.00 2 3 1.00 4 13 -0.33 8 11 4.33 26.00 52.00 8.66 128.771 10869 10869 2417 40
41 1390 - MUHAMED ALİ DEĞERLİ 8 / B 6 8 3.33 1 6 -1.00 3 5 1.33 0 6 -2.00 3 12 -1.00 5 8 2.33 18.00 45.00 2.99 126.906 11014 11014 2455 41
42 146 - MUHAMMETCAN AKBAŞ 8 / B 3 9 0.00 4 3 3.00 3 2 2.33 0 2 -0.67 3 8 0.33 4 4 2.67 17.00 28.00 7.66 125.514 11135 11135 2494 42
43 82 - MEHMET ALİ ÖZKAN 8 / B 8 11 4.33 0 10 -3.33 0 10 -3.33 2 8 -0.67 5 15 0.00 4 15 -1.00 19.00 69.00 -4.00 109.913 12157 12157 2737 43
44 3 - ABDULKADİR DAŞTAN 8 / B 6 13 1.67 3 7 0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 4 16 -1.33 5 14 0.33 23.00 65.00 1.34 105.587 12386 12386 2799 44
45 85 - CANER SAHİNDERE 8 / B 5 14 0.33 0 0 0.00 1 9 -2.00 0 0 0.00 2 18 -4.00 7 12 3.00 15.00 53.00 -2.67 94.105 12916 12916 2932 45
46 81 - BÜNYAMİN COŞKUN 8 / B 5 12 1.00 2 7 -0.33 1 7 -1.33 0 7 -2.33 3 13 -1.33 2 14 -2.67 13.00 60.00 -6.99 75.790 13391 13391 3053 46

Genel 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602
İl 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602

İlçe 5.88 1.63 3.93 1.19 0.12 5.36 18.11 180.804 3111
Kurum 5.95 2.28 4.56 1.12 -0.23 5.80 19.47 183.712 46

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR DENEME / AĞRI LGS DENEME / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR LGS KDS - 1 16-11-2019
Ağrı - PATNOS - Gençali Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 331 - UĞUR AĞLAMAZ 8 / A 9 8 6.33 7 2 6.33 7 3 6.00 7 3 6.00 4 8 1.33 11 7 8.67 45.00 31.00 34.66 228.604 3679 3679 692 1
2 336 - ZEMZEMKIRMIZIYILDIZ 8 / A 11 7 8.67 4 6 2.00 4 6 2.00 7 3 6.00 3 13 -1.33 12 5 10.33 41.00 40.00 27.67 225.452 3861 3861 730 2
3 306 - CEREN İLTER 8 / A 7 5 5.33 4 5 2.33 2 3 1.00 8 1 7.67 1 13 -3.33 13 5 11.33 35.00 32.00 24.33 200.485 5435 5435 1087 3
4 300 - ADEM KÖÇER 8 / A 8 5 6.33 4 4 2.67 7 3 6.00 7 1 6.67 3 6 1.00 8 9 5.00 37.00 28.00 27.67 199.326 5520 5520 1112 4
5 308 - DİLEK KARTAL 8 / A 8 8 5.33 8 0 8.00 7 2 6.33 4 2 3.33 5 9 2.00 8 11 4.33 40.00 32.00 29.32 198.272 5581 5581 1130 5
6 309 - ELİFKİRMİZİYILDIZ 8 / A 7 12 3.00 2 7 -0.33 8 2 7.33 5 4 3.67 3 11 -0.67 12 6 10.00 37.00 42.00 23.00 192.929 5948 5948 1213 6
7 316 - HASAN KARTAL 8 / A 8 8 5.33 2 6 0.00 7 3 6.00 1 6 -1.00 5 8 2.33 8 10 4.67 31.00 41.00 17.33 183.593 6613 6613 1369 7
8 304 - CANERESENBOĞA 8 / A 8 11 4.33 4 6 2.00 7 3 6.00 7 3 6.00 4 16 -1.33 6 13 1.67 36.00 52.00 18.67 150.286 9157 9157 2005 8
9 310 - EMİRHAN SEVİNÇ 8 / A 4 15 -1.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 8 12 4.00 8 11 4.33 28.00 60.00 8.00 145.468 9558 9558 2095 9

10 329 - SEMİH YALÇIN 8 / A 7 12 3.00 1 7 -1.33 3 4 1.67 5 5 3.33 6 12 2.00 5 12 1.00 27.00 52.00 9.67 142.240 9838 9838 2166 10
11 0 - MUHAMMEDLKIRMIZIYIL 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 13 2.67 6 12 2.00 13.00 25.00 4.67 128.298 10897 10897 2423 11
12 0 - EMRE BAYRAM 8 / A 7 12 3.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 6 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16.00 32.00 5.33 122.165 11367 11367 2553 12
13 119 - SEMİH CENGİZ 8 / A 8 8 5.33 3 7 0.67 3 5 1.33 0 8 -2.67 3 13 -1.33 4 14 -0.67 21.00 55.00 2.66 120.194 11524 11524 2587 13
14 330 - ŞAHİN İMAL 8 / A 7 7 4.67 4 5 2.33 3 7 0.67 1 4 -0.33 2 12 -2.00 3 12 -1.00 20.00 47.00 4.34 114.996 11857 11857 2668 14
15 324 - MEYÜP ÇİFTÇİ 8 / A 6 11 2.33 1 7 -1.33 5 5 3.33 1 6 -1.00 2 14 -2.67 6 12 2.00 21.00 55.00 2.66 112.669 12004 12004 2702 15
16 332 - VEDAT ÇİFTÇİ 8 / A 7 11 3.33 2 5 0.33 0 5 -1.67 1 3 0.00 3 10 -0.33 2 11 -1.67 15.00 45.00 -0.01 106.414 12337 12337 2786 16
17 325 - MUHAMMED 8 / A 5 14 0.33 1 9 -2.00 1 4 -0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7.00 27.00 -2.00 98.607 12738 12738 2881 17
18 326 - RECEP IRMIYILDIZ 8 / A 3 16 -2.33 3 7 0.67 3 6 1.00 2 8 -0.67 3 17 -2.67 8 11 4.33 22.00 65.00 0.33 98.135 12754 12754 2887 18
19 311 - ERKANESENBOĞA 8 / A 4 15 -1.00 3 7 0.67 4 6 2.00 5 5 3.33 0 12 -4.00 5 8 2.33 21.00 53.00 3.33 93.481 12936 12936 2939 19
20 0 - MUHAMMED AĞLAMA Z 8 / A 3 16 -2.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10.00 39.00 -3.00 84.473 13203 13203 3004 20
21 400 - EMREBAYIRAM 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 17 -2.67 4 13 -0.33 7.00 30.00 -3.00 82.119 13265 13265 3024 21
22 323 - MUHAMME TAĞLAMAZ 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 17 -2.67 2 16 -3.33 5.00 33.00 -6.00 63.406 13530 13530 3095 22

Genel 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602
İl 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602

İlçe 5.88 1.63 3.93 1.19 0.12 5.36 18.11 180.804 3111
Kurum 2.73 1.20 2.18 1.82 -0.44 2.95 10.44 140.528 22

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR DENEME / AĞRI LGS DENEME / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR LGS KDS - 1 16-11-2019
Ağrı - PATNOS - Gökoğlu Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 7 - BARAN SEVİM 8 / A 11 5 9.33 7 3 6.00 8 2 7.33 4 6 2.00 6 10 2.67 14 5 12.33 50.00 31.00 39.66 273.644 1586 1586 270 1
2 24 - SEMRA ARSLAN 8 / A 12 6 10.00 4 6 2.00 7 3 6.00 5 5 3.33 8 9 5.00 12 7 9.67 48.00 36.00 36.00 269.113 1735 1735 301 2
3 12 - HABİB ÇALIŞ 8 / A 11 6 9.00 4 5 2.33 4 5 2.33 1 2 0.33 3 6 1.00 13 6 11.00 36.00 30.00 25.99 238.075 3155 3155 597 3
4 22 - NECLA ARSLAN 8 / A 12 2 11.33 4 4 2.67 9 1 8.67 5 3 4.00 1 16 -4.33 11 6 9.00 42.00 32.00 31.34 223.881 3957 3957 754 4
5 34 - YASİN KAYA 8 / A 12 6 10.00 2 8 -0.67 6 4 4.67 5 5 3.33 5 13 0.67 10 9 7.00 40.00 45.00 25.00 220.873 4124 4124 792 5
6 470 - BERFİN ÖZTÜRK 8 / A 12 6 10.00 2 8 -0.67 8 2 7.33 1 8 -1.67 8 11 4.33 7 11 3.33 38.00 46.00 22.65 216.202 4403 4403 858 6
7 1 - ABDULSAMED EGE 8 / A 9 8 6.33 3 7 0.67 6 4 4.67 4 6 2.00 4 13 -0.33 11 8 8.33 37.00 46.00 21.67 200.365 5444 5444 1091 7
8 27 - TALHA DENGİZ 8 / A 9 8 6.33 1 8 -1.67 6 3 5.00 3 7 0.67 6 11 2.33 8 9 5.00 33.00 46.00 17.66 190.408 6138 6138 1252 8
9 10 - EDANUR EGE 8 / A 5 10 1.67 1 5 -0.67 4 3 3.00 4 5 2.33 6 13 1.67 11 7 8.67 31.00 43.00 16.67 181.299 6764 6764 1402 9

10 13 - MEHMET REŞAT TORO 8 / A 7 10 3.67 1 8 -1.67 8 2 7.33 3 7 0.67 3 12 -1.00 10 8 7.33 32.00 47.00 16.33 172.068 7421 7421 1552 10
11 23 - NURSAİT EGE 8 / A 9 6 7.00 3 6 1.00 4 4 2.67 3 6 1.00 5 14 0.33 7 12 3.00 31.00 48.00 15.00 171.252 7490 7490 1571 11
12 19 - MEHMETSACİT ARSLANN 8 / A 6 9 3.00 4 6 2.00 8 2 7.33 4 6 2.00 0 14 -4.67 11 6 9.00 33.00 43.00 18.66 163.965 8047 8047 1701 12
13 33 - HASAN TAŞ 8 / A 9 9 6.00 5 5 3.33 8 2 7.33 3 7 0.67 3 17 -2.67 7 12 3.00 35.00 52.00 17.66 157.103 8602 8602 1843 13
14 36 - ZEKİYE ARSLAN 8 / A 9 10 5.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 7 3 6.00 4 16 -1.33 7 12 3.00 33.00 55.00 14.67 157.060 8605 8605 1845 14
15 11 - GAMZE DENGİZ 8 / A 8 11 4.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 3 17 -2.67 10 9 7.00 28.00 60.00 7.99 153.860 8860 8860 1912 15
16 32 - YAREN AMEDİ 8 / A 8 11 4.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 17 -2.67 9 10 5.67 30.00 58.00 10.66 151.489 9071 9071 1981 16
17 26 - ÖMER TAŞ 8 / A 7 12 3.00 3 7 0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 6 14 1.33 6 13 1.67 27.00 61.00 6.67 138.005 10188 10188 2263 17
18 85 - ROJHAT ÖZALACA 8 / A 8 11 4.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 0 10 -3.33 5 15 0.00 5 14 0.33 22.00 66.00 0.00 122.165 11367 11367 2553 18
19 0 - BÜŞRA SEVİM 8 / A 6 13 1.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 4 5 2.33 0 0 0.00 0 0 0.00 13.00 35.00 1.33 109.913 12157 12157 2737 19
20 8 - BÜŞRA S V İM 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 17 -2.67 6 13 1.67 9.00 30.00 -1.00 94.595 12905 12905 2928 20

Genel 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602
İl 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602

İlçe 5.88 1.63 3.93 1.19 0.12 5.36 18.11 180.804 3111
Kurum 5.85 0.80 3.68 1.25 -0.15 5.80 17.23 180.267 20

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR DENEME / AĞRI LGS DENEME / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR LGS KDS - 1 16-11-2019
Ağrı - PATNOS - Kazanbey Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 154 - GAMZE CANDAŞ 8 / A 11 6 9.00 4 6 2.00 7 3 6.00 8 2 7.33 3 7 0.67 11 6 9.00 44.00 30.00 34.00 238.962 3108 3108 589 1
2 168 - İSMAİL BULAN 8 / A 10 5 8.33 7 1 6.67 9 1 8.67 5 3 4.00 4 7 1.67 9 9 6.00 44.00 26.00 35.34 227.936 3715 3715 702 2
3 184 - AZAD BİLİR 8 / A 10 9 7.00 2 7 -0.33 9 1 8.67 5 5 3.33 4 13 -0.33 11 8 8.33 41.00 43.00 26.67 210.959 4744 4744 930 3
4 250 - YUSUFŞAHİN BOĞUCU 8 / A 13 4 11.67 3 6 1.00 7 3 6.00 0 2 -0.67 0 1 -0.33 7 9 4.00 30.00 25.00 21.67 205.169 5125 5125 1009 4
5 178 - ASLI KOÇ 8 / A 10 9 7.00 2 7 -0.33 4 6 2.00 4 6 2.00 6 8 3.33 8 10 4.67 34.00 46.00 18.67 197.966 5600 5600 1134 5
6 198 - GAMZE KARAPOLAT 8 / A 10 3 9.00 3 5 1.33 6 3 5.00 4 5 2.33 1 12 -3.00 9 7 6.67 33.00 35.00 21.33 192.798 5957 5957 1217 6
7 209 - MEHMET SUS 8 / A 4 7 1.67 6 1 5.67 7 2 6.33 3 1 2.67 4 9 1.00 11 7 8.67 35.00 27.00 26.01 192.158 6007 6007 1227 7
8 228 - ŞİLAN KARAPOLAT 8 / A 11 3 10.00 0 6 -2.00 5 3 4.00 3 5 1.33 2 11 -1.67 8 9 5.00 29.00 37.00 16.66 188.604 6271 6271 1281 8
9 183 - AYŞE BULAN 8 / A 8 11 4.33 4 6 2.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 7 8 4.33 8 11 4.33 35.00 48.00 18.99 188.568 6277 6277 1283 9

10 169 - JİYAN CANDAŞ 8 / A 6 2 5.33 3 2 2.33 5 5 3.33 0 0 0.00 5 8 2.33 4 6 2.00 23.00 23.00 15.32 167.916 7741 7741 1631 10
11 221 - ÖZLEM DURAR 8 / A 6 12 2.00 2 7 -0.33 5 5 3.33 5 5 3.33 5 11 1.33 9 9 6.00 32.00 49.00 15.66 167.162 7809 7809 1645 11
12 222 - ROJBİN KARAPOLAT 8 / A 7 5 5.33 0 7 -2.33 3 2 2.33 3 3 2.00 1 11 -2.67 9 8 6.33 23.00 36.00 10.99 159.874 8372 8372 1783 12
13 230 - TAMCİHAN KARAPOLAT 8 / A 8 11 4.33 3 6 1.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 4 15 -1.00 9 10 5.67 27.00 59.00 7.33 153.978 8848 8848 1909 13
14 135 - CAHİT BOĞURCU 8 / A 7 7 4.67 3 5 1.33 6 2 5.33 1 2 0.33 1 11 -2.67 8 10 4.67 26.00 37.00 13.66 152.795 8946 8946 1942 14
15 227 - SONGÜL GÖKTÜRK 8 / A 9 10 5.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 6 14 1.33 5 12 1.00 29.00 57.00 9.99 152.436 8988 8988 1952 15
16 190 - DİLAN KARAPOLAT 8 / A 10 9 7.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 16 -1.33 6 13 1.67 30.00 58.00 10.67 151.134 9090 9090 1986 16
17 211 - MERYEM BOZKUŞ 8 / A 8 11 4.33 4 6 2.00 4 6 2.00 4 6 2.00 4 16 -1.33 7 12 3.00 31.00 57.00 12.00 146.731 9442 9442 2073 17
18 386 - DİYAR GÖKTÜRK 8 / A 4 8 1.33 3 5 1.33 3 4 1.67 4 5 2.33 4 11 0.33 7 9 4.00 25.00 42.00 10.99 143.099 9763 9763 2147 18
19 126 - BERAT KARAAĞAÇ 8 / A 7 10 3.67 1 9 -2.00 6 4 4.67 0 3 -1.00 3 15 -2.00 8 10 4.67 25.00 51.00 8.01 142.646 9806 9806 2160 19
20 97 - YAĞMUR BOZBAY 8 / A 5 11 1.33 4 6 2.00 6 4 4.67 4 6 2.00 3 17 -2.67 9 10 5.67 31.00 54.00 13.00 140.687 9973 9973 2200 20
21 143 - DİLAN UZUNKUŞ 8 / A 7 10 3.67 3 6 1.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 6 12 2.00 5 14 0.33 27.00 56.00 8.33 140.255 10014 10014 2211 21
22 236 - YAPRAK TURACI 8 / A 9 9 6.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 1 8 -1.67 4 16 -1.33 6 12 2.00 24.00 61.00 3.67 137.577 10218 10218 2269 22
23 186 - FERHAT BOGURCU 8 / A 9 10 5.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16.00 33.00 5.00 134.376 10448 10448 2327 23
24 223 - ROZERİN CARTI 8 / A 7 9 4.00 3 4 1.67 6 2 5.33 1 3 0.00 1 8 -1.67 5 13 0.67 23.00 39.00 10.00 129.605 10809 10809 2405 24
25 210 - MERYEM ALDENİZ 8 / A 6 13 1.67 0 10 -3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 5 15 0.00 5 13 0.67 22.00 65.00 0.35 111.648 12066 12066 2717 25
26 235 - YAĞMUR GÖKTÜRK 8 / A 8 11 4.33 5 5 3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 5 15 0.00 2 17 -3.67 26.00 62.00 5.33 111.035 12105 12105 2727 26
27 213 - MISRA BOZKUŞ 8 / A 6 13 1.67 1 9 -2.00 0 10 -3.33 4 6 2.00 5 15 0.00 5 14 0.33 21.00 67.00 -1.33 107.542 12284 12284 2771 27
28 106 - ATAKAN TURACI 8 / A 5 14 0.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 3 17 -2.67 7 12 3.00 23.00 65.00 1.33 105.942 12364 12364 2792 28
29 201 - *İLAL GÖKTÜRK 8 / A 3 16 -2.33 1 9 -2.00 5 5 3.33 3 7 0.67 3 17 -2.67 8 11 4.33 23.00 65.00 1.33 99.616 12696 12696 2874 29
30 561 - YUNUS KBRAPOLAT 8 / A 4 15 -1.00 2 8 -0.67 0 10 -3.33 3 7 0.67 7 13 2.67 4 15 -1.00 20.00 68.00 -2.66 98.413 12746 12746 2883 30
31 234 - YAĞMUR BOZKUŞ 8 / A 5 13 0.67 2 2 1.33 6 2 5.33 1 3 0.00 0 9 -3.00 4 12 0.00 18.00 41.00 4.33 96.268 12824 12824 2904 31
32 103 - ASLI GÖKTÜRK 8 / A 2 17 -3.67 0 10 -3.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 6 14 1.33 3 16 -2.33 16.00 72.00 -8.00 65.521 13517 13517 3089 32
33 196 - FERHAT BOĞURCU 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 17 -2.67 2 17 -3.67 5.00 34.00 -6.34 61.285 13548 13548 3100 33

Genel 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602
İl 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602

İlçe 5.88 1.63 3.93 1.19 0.12 5.36 18.11 180.804 3111
Kurum 4.06 0.55 2.77 1.02 -0.32 3.09 11.16 149.111 33

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR DENEME / AĞRI LGS DENEME / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR LGS KDS - 1 16-11-2019
Ağrı - PATNOS - KEREM ŞAHİN İMAM HATİP ORTAOKULU
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 204 - MEHMET EREN 8 / A 16 3 15.00 8 2 7.33 8 2 7.33 7 3 6.00 4 9 1.00 18 1 17.67 61.00 20.00 54.33 340.323 277 277 36 1
2 206 - YAĞMUR ÖZTEKİN 8 / A 15 4 13.67 6 3 5.00 9 1 8.67 4 6 2.00 9 6 7.00 12 6 10.00 55.00 26.00 46.34 312.345 604 604 93 2
3 218 - EDANUR ÇİKÇİ 8 / A 9 10 5.67 6 4 4.67 7 3 6.00 4 6 2.00 3 13 -1.33 18 1 17.67 47.00 37.00 34.68 256.480 2264 2264 409 3
4 203 - EMİRHAN SEVİNÇ 8 / A 6 2 5.33 6 3 5.00 8 2 7.33 1 1 0.67 6 2 5.33 7 4 5.67 34.00 14.00 29.33 219.460 4222 4222 813 4
5 214 - SERKAN ALDIRMA 8 / A 9 9 6.00 4 5 2.33 8 2 7.33 2 3 1.00 0 0 0.00 12 6 10.00 35.00 25.00 26.66 215.598 4436 4436 862 5
6 207 - ROJBİN ESEN 0 / 0 8 11 4.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 6 1.00 5 10 1.67 11 6 9.00 33.00 47.00 17.33 196.498 5707 5707 1155 6
7 211 - ELİF KARABALIK 8 / A 7 12 3.00 6 4 4.67 7 3 6.00 3 7 0.67 5 15 0.00 12 7 9.67 40.00 48.00 24.01 195.833 5741 5741 1160 7
8 417 - ENES ASLAN 8 / A 9 8 6.33 4 6 2.00 9 0 9.00 0 0 0.00 2 8 -0.67 8 7 5.67 32.00 29.00 22.33 187.180 6376 6376 1309 8
9 210 - ŞÜKRAN TEKÇE 8 / A 7 8 4.33 4 4 2.67 6 4 4.67 0 6 -2.00 4 11 0.33 10 9 7.00 31.00 42.00 17.00 180.541 6819 6819 1415 9

10 215 - NURULLAH ÇINAR 8 / A 11 7 8.67 3 7 0.67 8 2 7.33 6 4 4.67 3 12 -1.00 4 14 -0.67 35.00 46.00 19.67 162.747 8144 8144 1729 10
11 225 - CESUR SARİ 8 / A 7 10 3.67 5 5 3.33 8 2 7.33 3 7 0.67 5 11 1.33 6 13 1.67 34.00 48.00 18.00 157.977 8531 8531 1822 11
12 213 - NURULLAH KARABALIK 8 / A 6 11 2.33 3 7 0.67 7 3 6.00 2 2 1.33 1 6 -1.00 8 8 5.33 27.00 37.00 14.66 153.708 8871 8871 1916 12
13 221 - GÜLCAN YALÇIN 8 / A 6 4 4.67 2 7 -0.33 8 2 7.33 1 5 -0.67 1 8 -1.67 7 9 4.00 25.00 35.00 13.33 153.563 8883 8883 1924 13
14 205 - PINAR ESEN 8 / A 6 6 4.00 3 5 1.33 7 3 6.00 4 6 2.00 1 12 -3.00 6 4 4.67 27.00 36.00 15.00 150.126 9173 9173 2011 14
15 202 - CUMALİ YALÇIN 8 / A 7 5 5.33 1 9 -2.00 5 5 3.33 1 7 -1.33 3 10 -0.33 7 12 3.00 24.00 48.00 8.00 150.005 9185 9185 2014 15
16 223 - EVİN KARAHAN 8 / A 5 14 0.33 0 10 -3.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 6 14 1.33 10 9 7.00 26.00 62.00 5.33 148.671 9269 9269 2040 16
17 209 - HÜSEYİN ÖZÇELİK 8 / A 7 8 4.33 3 5 1.33 4 6 2.00 0 0 0.00 2 6 0.00 6 10 2.67 22.00 35.00 10.33 148.598 9273 9273 2041 17
18 227 - MAHMUT ASLAN 8 / A 8 8 5.33 4 4 2.67 7 3 6.00 1 0 1.00 0 12 -4.00 7 10 3.67 27.00 37.00 14.67 146.763 9438 9438 2071 18
19 208 - ZOZAN ONAT 8 / A 9 6 7.00 3 5 1.33 6 4 4.67 2 5 0.33 1 17 -4.67 6 10 2.67 27.00 47.00 11.33 142.023 9861 9861 2171 19
20 212 - SEDA DÖRMA 8 / A 6 7 3.67 3 3 2.00 9 1 8.67 3 3 2.00 3 6 1.00 2 9 -1.00 26.00 29.00 16.34 141.351 9914 9914 2187 20
21 226 - NAZLICAN ÖZTEKİN 8 / A 5 14 0.33 0 10 -3.33 4 6 2.00 5 5 3.33 3 10 -0.33 9 10 5.67 26.00 55.00 7.67 138.434 10149 10149 2250 21
22 220 - FADİME TEMEL 8 / A 5 11 1.33 0 7 -2.33 9 1 8.67 1 9 -2.00 0 12 -4.00 7 11 3.33 22.00 51.00 5.00 111.794 12061 12061 2715 22
23 216 - AYŞE KARABALIK 8 / A 4 15 -1.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 5 15 0.00 5 14 0.33 23.00 65.00 1.32 98.769 12731 12731 2878 23

Genel 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602
İl 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602

İlçe 5.88 1.63 3.93 1.19 0.12 5.36 18.11 180.804 3111
Kurum 4.94 1.61 5.61 0.93 -0.13 5.86 18.81 178.643 23

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR DENEME / AĞRI LGS DENEME / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR LGS KDS - 1 16-11-2019
Ağrı - PATNOS - Kerem Şahin Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 238 - SEVDA KAPAN 8 / A 14 4 12.67 9 1 8.67 10 0 10.00 8 1 7.67 2 8 -0.67 17 2 16.33 60.00 16.00 54.67 315.949 549 549 82 1
2 243 - YAKUP KAÇAR 8 / A 15 4 13.67 6 4 4.67 9 1 8.67 5 5 3.33 9 11 5.33 12 7 9.67 56.00 32.00 45.34 301.872 815 815 131 2
3 410 - BÜŞRA GÖKTAŞ 8 / A 12 4 10.67 5 5 3.33 5 4 3.67 4 4 2.67 0 1 -0.33 15 3 14.00 41.00 21.00 34.01 266.257 1855 1855 334 3
4 403 - HELİN SEYHAN 8 / A 14 5 12.33 7 3 6.00 8 2 7.33 5 5 3.33 6 8 3.33 10 9 7.00 50.00 32.00 39.32 264.992 1910 1910 341 4
5 249 - MUSA KAÇAR 8 / A 12 6 10.00 6 4 4.67 5 5 3.33 4 6 2.00 5 9 2.00 13 6 11.00 45.00 36.00 33.00 257.661 2200 2200 393 5
6 354 - ŞEYHMUS ULUS 8 / C 14 4 12.67 5 4 3.67 6 4 4.67 7 3 6.00 7 6 5.00 8 11 4.33 47.00 32.00 36.34 256.917 2243 2243 403 6
7 455 - ŞEVAL BAKI R 8 / C 15 4 13.67 4 6 2.00 6 3 5.00 4 5 2.33 4 12 0.00 10 8 7.33 43.00 38.00 30.33 244.816 2814 2814 528 7
8 353 - HELIN DİLMAÇ 8 / C 11 4 9.67 6 4 4.67 9 1 8.67 4 4 2.67 1 8 -1.67 13 6 11.00 44.00 27.00 35.01 242.758 2919 2919 547 8
9 401 - FİLİZ İBİŞ 8 / B 9 10 5.67 5 5 3.33 6 4 4.67 4 6 2.00 10 8 7.33 10 7 7.67 44.00 40.00 30.67 241.464 2976 2976 562 9

10 429 - HAMZA ÜNAL 8 / C 13 4 11.67 6 4 4.67 6 4 4.67 4 6 2.00 1 8 -1.67 12 7 9.67 42.00 33.00 31.01 240.019 3058 3058 581 10
11 294 - YAĞMUR KAYA 8 / B 12 5 10.33 7 3 6.00 7 3 6.00 7 1 6.67 4 6 2.00 9 10 5.67 46.00 28.00 36.67 239.316 3096 3096 586 11
12 352 - TUĞBA DEMİR 8 / C 12 3 11.00 2 3 1.00 8 0 8.00 6 1 5.67 2 1 1.67 7 8 4.33 37.00 16.00 31.67 227.255 3756 3756 708 12
13 216 - YASİN ÜNAL 8 / A 11 3 10.00 8 1 7.67 8 2 7.33 4 4 2.67 0 7 -2.33 11 8 8.33 42.00 25.00 33.67 226.710 3796 3796 717 13
14 480 - ABDULLAH ORTAK 8 / A 8 11 4.33 6 4 4.67 8 2 7.33 2 0 2.00 4 16 -1.33 14 5 12.33 42.00 38.00 29.33 216.781 4372 4372 846 14
15 258 - GİZEM YUSUFOGLU 8 / A 12 7 9.67 4 6 2.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 4 15 -1.00 11 8 8.33 39.00 48.00 23.00 215.244 4453 4453 864 15
16 456 - SEMA KAYA 8 / C 8 5 6.33 4 6 2.00 5 4 3.67 2 4 0.67 4 3 3.00 8 6 6.00 31.00 28.00 21.67 204.083 5197 5197 1027 16
17 457 - ESMA TEKİNDAĞ 8 / A 10 6 8.00 1 8 -1.67 4 4 2.67 4 6 2.00 3 7 0.67 10 8 7.33 32.00 39.00 19.00 204.041 5202 5202 1028 17
18 461 - EZGİ EREN 8 / C 11 8 8.33 4 6 2.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 4 2 3.33 7 10 3.67 34.00 38.00 21.33 203.476 5232 5232 1038 18
19 311 - HÜLYA YILMAZ 8 / B 10 9 7.00 2 5 0.33 4 4 2.67 4 6 2.00 4 9 1.00 10 8 7.33 34.00 41.00 20.33 202.721 5285 5285 1051 19
20 458 - EYLEM ATEŞ 8 / A 10 6 8.00 4 6 2.00 7 0 7.00 0 5 -1.67 0 0 0.00 9 8 6.33 30.00 25.00 21.66 200.247 5454 5454 1096 20
21 245 - MAKİF DAŞTAN 8 / A 11 7 8.67 6 4 4.67 6 4 4.67 3 7 0.67 4 12 0.00 8 10 4.67 38.00 44.00 23.35 198.042 5597 5597 1133 21
22 357 - ÇAĞATAY GÖKTAŞ 8 / C 12 3 11.00 3 6 1.00 5 3 4.00 3 0 3.00 2 4 0.67 5 9 2.00 30.00 25.00 21.67 196.914 5678 5678 1148 22
23 308 - MEHMET BEDİR 8 / A 7 9 4.00 5 5 3.33 7 2 6.33 7 3 6.00 8 9 5.00 7 12 3.00 41.00 40.00 27.66 196.494 5708 5708 1156 23
24 452 - YAĞU R UÇAR 8 / C 10 8 7.33 4 5 2.33 6 4 4.67 6 3 5.00 5 8 2.33 7 12 3.00 38.00 40.00 24.66 196.022 5733 5733 1159 24
25 405 - EMRECAN ÖZKAYA 8 / C 12 6 10.00 3 7 0.67 4 6 2.00 4 3 3.00 3 11 -0.67 8 11 4.33 34.00 44.00 19.33 193.818 5891 5891 1196 25
26 453 - ENİS DENİZHAN 8 / B 11 6 9.00 9 1 8.67 5 4 3.67 7 3 6.00 2 13 -2.33 7 11 3.33 41.00 38.00 28.34 190.275 6154 6154 1254 26
27 253 - HELİN DENİZHAN 8 / A 8 8 5.33 2 7 -0.33 8 2 7.33 2 7 -0.33 1 4 -0.33 10 7 7.67 31.00 35.00 19.34 189.018 6240 6240 1268 27
28 402 - RÜZGAR TOZUN 8 / C 9 9 6.00 4 5 2.33 6 4 4.67 2 7 -0.33 4 13 -0.33 8 11 4.33 33.00 49.00 16.67 172.363 7404 7404 1548 28
29 307 - ERKAN KAPAN 8 / C 12 5 10.33 3 7 0.67 4 6 2.00 1 5 -0.67 3 13 -1.33 6 12 2.00 29.00 48.00 13.00 171.994 7428 7428 1554 29
30 474 - HATİCE ARİN 8 / A 7 6 5.00 3 6 1.00 4 2 3.33 2 4 0.67 0 1 -0.33 8 9 5.00 24.00 28.00 14.67 167.830 7747 7747 1633 30
31 305 - ZEYNEP KAPAN 8 / B 8 8 5.33 1 7 -1.33 5 4 3.67 4 4 2.67 3 9 0.00 7 8 4.33 28.00 40.00 14.67 167.680 7768 7768 1635 31
32 421 - HAMZA BULDURUN 8 / B 13 6 11.00 3 7 0.67 4 6 2.00 3 4 1.67 5 12 1.00 3 16 -2.33 31.00 51.00 14.01 166.437 7864 7864 1657 32
33 314 - ABDULLAH KARABALIK 8 / B 10 6 8.00 6 3 5.00 5 4 3.67 2 7 -0.33 5 10 1.67 3 12 -1.00 31.00 42.00 17.01 165.917 7900 7900 1671 33
34 355 - NAZLI İBİŞ 8 / C 7 10 3.67 0 10 -3.33 7 3 6.00 8 2 7.33 2 14 -2.67 9 10 5.67 33.00 49.00 16.67 157.254 8592 8592 1840 34
35 409 - KÜBRA DENİZHAN 8 / A 7 6 5.00 3 3 2.00 7 0 7.00 5 4 3.67 0 0 0.00 5 12 1.00 27.00 25.00 18.67 156.197 8673 8673 1864 35
36 257 - SERKAN KURT 8 / A 9 10 5.67 3 7 0.67 5 5 3.33 4 6 2.00 3 17 -2.67 8 11 4.33 32.00 56.00 13.33 155.445 8715 8715 1875 36
37 459 - AHMET UÇAR 8 / C 6 11 2.33 3 7 0.67 4 5 2.33 0 0 0.00 5 15 0.00 9 10 5.67 27.00 48.00 11.00 154.347 8826 8826 1901 37
38 148 - VEDAT ÇİKCİ 8 / C 13 6 11.00 3 7 0.67 1 4 -0.33 2 4 0.67 1 18 -5.00 6 12 2.00 26.00 51.00 9.01 152.958 8929 8929 1935 38
39 387 - ELİF ALK N 8 / B 4 5 2.33 5 5 3.33 2 2 1.33 4 6 2.00 5 15 0.00 7 8 4.33 27.00 41.00 13.32 151.411 9074 9074 1984 39
40 202 - ESRA ÖZALP 8 / A 5 12 1.00 4 6 2.00 6 4 4.67 5 5 3.33 3 14 -1.67 9 8 6.33 32.00 49.00 15.66 150.642 9130 9130 1999 40
41 460 - ROJİN KAPAN 8 / C 5 13 0.67 3 7 0.67 7 3 6.00 4 6 2.00 1 4 -0.33 9 10 5.67 29.00 43.00 14.68 150.437 9147 9147 2002 41
42 320 - MERVENUR ÇAKAN 8 / B 9 9 6.00 3 6 1.00 3 6 1.00 4 6 2.00 2 15 -3.00 7 11 3.33 28.00 53.00 10.33 146.347 9471 9471 2081 42
43 466 - DOĞAN DENİZHAN 0 / 0 5 13 0.67 5 5 3.33 2 6 0.00 3 6 1.00 4 14 -0.67 8 8 5.33 27.00 52.00 9.66 139.871 10050 10050 2220 43
44 471 - HAVİN KAPAN 8 / B 8 11 4.33 4 6 2.00 4 6 2.00 4 6 2.00 2 18 -4.00 8 11 4.33 30.00 58.00 10.66 139.205 10104 10104 2236 44
45 224 - ABDUL SAMET TÖRELİ 8 / A 7 7 4.67 4 5 2.33 3 4 1.67 0 6 -2.00 2 7 -0.33 5 11 1.33 21.00 40.00 7.67 138.434 10149 10149 2250 45
46 317 - CİVAN KARATAŞ 8 / B 7 12 3.00 5 5 3.33 3 7 0.67 4 6 2.00 4 16 -1.33 7 12 3.00 30.00 58.00 10.67 138.434 10149 10149 2250 45
47 408 - SAMET KAYA 8 / B 10 9 7.00 5 4 3.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 18 -4.00 6 13 1.67 28.00 59.00 8.34 135.815 10348 10348 2302 47
48 132 - MEHMET BİLER 8 / B 6 10 2.67 4 6 2.00 2 6 0.00 1 9 -2.00 2 10 -1.33 7 9 4.00 22.00 50.00 5.34 133.725 10493 10493 2335 48
49 414 - NURMUHAMMED BAGANA 8 / A 6 6 4.00 2 6 0.00 5 2 4.33 0 5 -1.67 3 10 -0.33 5 13 0.67 21.00 42.00 7.00 131.116 10686 10686 2376 49
50 47700 - HASAN KAÇAR 8 / A 8 7 5.67 1 9 -2.00 5 5 3.33 4 6 2.00 2 6 0.00 3 14 -1.67 23.00 47.00 7.33 129.885 10784 10784 2399 50
51 316 - ELANUR PİLGİ 8 / B 8 10 4.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 16 -3.33 7 12 3.00 24.00 61.00 3.67 127.118 10994 10994 2448 51
52 0 - N U R ASEM 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 11 4.33 8.00 11.00 4.33 127.010 11000 11000 2452 52
53 164 - AZAT KARATAŞ 8 / B 8 11 4.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 18 -4.00 7 12 3.00 25.00 63.00 3.99 122.997 11305 11305 2542 53
54 359 - GAMZE KOÇA 8 / C 6 7 3.67 1 7 -1.33 4 5 2.33 3 4 1.67 1 17 -4.67 7 10 3.67 22.00 50.00 5.34 122.067 11376 11376 2556 54
55 231 - ADEM TOZUN 8 / A 7 12 3.00 5 5 3.33 0 10 -3.33 2 8 -0.67 3 16 -2.33 6 12 2.00 23.00 63.00 2.00 116.389 11755 11755 2633 55
56 0 - SAMİ ALKAN 8 / B 5 13 0.67 3 6 1.00 1 8 -1.67 0 9 -3.00 8 12 4.00 4 15 -1.00 21.00 63.00 0.00 116.208 11763 11763 2637 56
57 0 - R SN E* U 8 / B 5 11 1.33 3 7 0.67 6 4 4.67 0 2 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 14.00 24.00 6.00 115.215 11843 11843 2664 57
58 0 - Z E NAP L KA * 8 / B 5 14 0.33 1 9 -2.00 4 6 2.00 6 4 4.67 0 0 0.00 0 0 0.00 16.00 33.00 5.00 108.977 12215 12215 2752 58
59 482 - ESHAT ALTAY 0 / 0 4 15 -1.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 0 10 -3.33 5 15 0.00 7 12 3.00 21.00 67.00 -1.33 107.542 12284 12284 2771 59
60 0 - TANER KOÇA 8 / C 5 6 3.00 1 8 -1.67 1 6 -1.00 0 0 0.00 1 13 -3.33 5 9 2.00 13.00 42.00 -1.00 107.500 12297 12297 2773 60
61 422 - REŞAT KAYA 8 / C 7 11 3.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 0 9 -3.00 5 15 0.00 3 16 -2.33 20.00 66.00 -2.00 101.793 12591 12591 2845 61
62 418 - NAZLICAN KEŞAN 8 / B 3 16 -2.33 1 9 -2.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 5 13 0.67 6 13 1.67 20.00 66.00 -1.99 96.890 12798 12798 2895 62
63 0 - Z LP* N* KA 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 17 -2.67 6 13 1.67 9.00 30.00 -1.00 94.595 12905 12905 2928 63
64 462 - MERTALİCAN KOCAK 8 / C 5 14 0.33 0 10 -3.33 2 8 -0.67 0 10 -3.33 3 17 -2.67 4 15 -1.00 14.00 74.00-10.67 69.139 13492 13492 3085 64
65 417 - MELEK ESENBUĞA 8 / C 4 15 -1.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 0 0 0.00 3 17 -2.67 3 16 -2.33 17.00 61.00 -3.34 67.347 13499 13499 3087 65

Genel 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602
İl 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602

İlçe 5.88 1.63 3.93 1.19 0.12 5.36 18.11 180.804 3111
Kurum 5.95 1.80 3.32 1.48 -0.27 4.35 16.63 172.426 65

ORTALAMALAR KATILIMLAR
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1 530 - ROJDA TAŞ 8 / G 17 2 16.33 8 2 7.33 10 0 10.00 6 4 4.67 7 4 5.67 16 3 15.00 64.00 15.00 59.00 361.623 130 130 15 1
2 224 - M İKBAL 8 / A 15 4 13.67 8 2 7.33 9 1 8.67 5 4 3.67 7 4 5.67 18 1 17.67 62.00 16.00 56.68 358.234 151 151 16 2
3 780 - İREM KAYA 8 / F 16 2 15.33 5 2 4.33 10 0 10.00 8 2 7.33 6 3 5.00 16 3 15.00 61.00 12.00 56.99 350.912 196 196 19 3
4 755 - ELİFSULTAN ATASEVEN 8 / F 17 1 16.67 5 2 4.33 10 0 10.00 5 5 3.33 7 0 7.00 13 5 11.33 57.00 13.00 52.66 342.303 252 252 30 4
5 280 - ÜMMÜGÜLSÜM TAŞKIN 8 / F 17 2 16.33 5 5 3.33 9 1 8.67 10 0 10.00 6 8 3.33 15 4 13.67 62.00 20.00 55.33 339.460 284 284 37 5
6 569 - SONGÜL KILIÇ 8 / E 14 3 13.00 6 4 4.67 9 1 8.67 6 3 5.00 6 2 5.33 16 3 15.00 57.00 16.00 51.67 333.414 349 349 49 6
7 550 - TÜLAY KILIÇTUTAN 8 / C 14 3 13.00 7 2 6.33 10 0 10.00 10 0 10.00 2 7 -0.33 18 1 17.67 61.00 13.00 56.67 328.366 409 409 60 7
8 523 - RUKEN BEDİR 8 / G 14 5 12.33 7 3 6.00 9 1 8.67 9 1 8.67 4 5 2.33 17 2 16.33 60.00 17.00 54.33 327.161 418 418 64 8
9 496 - BARAN GÜÇLÜ 8 / A 12 3 11.00 8 2 7.33 9 1 8.67 2 0 2.00 6 6 4.00 17 1 16.67 54.00 13.00 49.67 322.971 464 464 73 9

10 587 - ÇAĞLA ATASEVEN 8 / C 15 4 13.67 4 5 2.33 9 1 8.67 8 1 7.67 3 5 1.33 16 3 15.00 55.00 19.00 48.67 314.379 568 568 84 10
11 645 - EMRAH AKSAY 8 / A 13 3 12.00 4 5 2.33 9 1 8.67 4 2 3.33 4 8 1.33 17 1 16.67 51.00 20.00 44.33 307.949 692 692 111 11
12 408 - EMİRHAN KAYA 8 / E 13 3 12.00 7 2 6.33 9 1 8.67 3 1 2.67 3 3 2.00 16 3 15.00 51.00 13.00 46.67 306.451 721 721 117 12
13 620 - MERVE AKSAY 8 / A 15 3 14.00 6 4 4.67 9 1 8.67 8 2 7.33 4 11 0.33 15 4 13.67 57.00 25.00 48.67 305.178 737 737 120 13
14 501 - REYHAN SAĞLAM 8 / A 14 5 12.33 7 3 6.00 9 1 8.67 9 1 8.67 3 11 -0.67 15 4 13.67 57.00 25.00 48.67 292.791 1039 1039 163 14
15 591 - HİCRAN KÖÇER 8 / D 13 4 11.67 4 4 2.67 6 3 5.00 8 1 7.67 6 5 4.33 13 6 11.00 50.00 23.00 42.34 289.796 1114 1114 175 15
16 166 - BEKİR A A 8 / A 10 8 7.33 7 3 6.00 7 3 6.00 1 6 -1.00 8 8 5.33 16 2 15.33 49.00 30.00 38.99 289.230 1128 1128 180 16
17 644 - İREM DEMİR 8 / D 15 2 14.33 6 3 5.00 9 1 8.67 5 4 3.67 2 10 -1.33 14 5 12.33 51.00 25.00 42.67 284.108 1253 1253 200 17
18 406 - EDANUR ÇAKAR 8 / D 12 6 10.00 3 7 0.67 8 2 7.33 5 5 3.33 7 7 4.67 14 5 12.33 49.00 32.00 38.33 283.750 1266 1266 202 18
19 493 - ÜMMÜGÜLS M ALTÜNAY 8 / F 12 5 10.33 7 2 6.33 7 3 6.00 8 2 7.33 5 9 2.00 14 5 12.33 53.00 26.00 44.32 282.327 1299 1299 208 19
20 517 - MUHAMMED ÇELEBİ 8 / D 8 10 4.67 4 6 2.00 7 3 6.00 6 4 4.67 10 10 6.67 16 3 15.00 51.00 36.00 39.01 280.994 1338 1338 213 20
21 8 - BERİVAN GÜÇLÜ 8 / A 11 5 9.33 5 4 3.67 8 2 7.33 6 1 5.67 2 8 -0.67 17 2 16.33 49.00 22.00 41.66 280.788 1347 1347 217 21
22 40 - SUDE YILDIRIM 8 / A 12 4 10.67 6 2 5.33 9 0 9.00 5 3 4.00 3 9 0.00 15 4 13.67 50.00 22.00 42.67 278.984 1403 1403 231 22
23 351 - MUSTAFA TEMEL MT 8 / C 11 6 9.00 5 5 3.33 7 3 6.00 2 3 1.00 6 4 4.67 14 4 12.67 45.00 25.00 36.67 278.151 1439 1439 240 23
24 389 - FİDAN TAŞKIN 8 / A 13 6 11.00 5 5 3.33 9 1 8.67 6 4 4.67 3 14 -1.67 15 4 13.67 51.00 34.00 39.67 268.687 1749 1749 305 24
25 662 - KASIM SAĞLAM 8 / A 13 5 11.33 7 3 6.00 9 1 8.67 1 8 -1.67 5 10 1.67 13 6 11.00 48.00 33.00 37.00 268.446 1761 1761 311 25
26 160 - B ARDA ESİN 8 / A 10 9 7.00 4 6 2.00 9 1 8.67 4 6 2.00 2 9 -1.00 18 1 17.67 47.00 32.00 36.34 266.731 1834 1834 328 26
27 683 - FURKAN ŞİRİN 8 / D 9 6 7.00 7 3 6.00 8 1 7.67 2 2 1.33 5 4 3.67 14 4 12.67 45.00 20.00 38.34 266.668 1837 1837 329 27
28 489 - MELEK ATASEVEN 8 / F 11 5 9.33 5 3 4.00 7 3 6.00 5 5 3.33 3 4 1.67 14 5 12.33 45.00 25.00 36.66 264.756 1915 1915 343 28
29 667 - ÖMER DENİZ 8 / A 12 5 10.33 4 6 2.00 9 1 8.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 14 5 12.33 44.00 32.00 33.33 260.134 2093 2093 368 29
30 668 - HALİL ÖZCAN 8 / A 7 9 4.00 4 6 2.00 3 5 1.33 3 4 1.67 6 6 4.00 17 1 16.67 40.00 31.00 29.67 260.047 2097 2097 369 30
31 141 - MUHAMMED EMİR KAYA 8 / E 13 4 11.67 3 5 1.33 7 3 6.00 3 1 2.67 4 5 2.33 11 5 9.33 41.00 23.00 33.33 259.616 2113 2113 373 31
32 524 - MUHAMMED TEKER 8 / C 9 6 7.00 3 7 0.67 7 3 6.00 2 1 1.67 5 7 2.67 15 3 14.00 41.00 27.00 32.01 259.172 2131 2131 377 32
33 560 - SEYİD ÇELİK 8 / D 9 6 7.00 5 5 3.33 8 2 7.33 8 1 7.67 7 11 3.33 13 6 11.00 50.00 31.00 39.66 259.170 2133 2133 378 33
34 159 - BARAN HALLAÇ 8 / A 11 7 8.67 4 5 2.33 7 2 6.33 8 2 7.33 2 8 -0.67 15 4 13.67 47.00 28.00 37.66 259.071 2137 2137 379 34
35 589 - GİZEM TAŞDEMİR 8 / C 11 6 9.00 4 5 2.33 8 2 7.33 4 3 3.00 0 5 -1.67 16 3 15.00 43.00 24.00 34.99 258.567 2158 2158 383 35
36 202 - BERİVAN SARISU 8 / D 9 7 6.67 4 4 2.67 9 1 8.67 4 6 2.00 6 9 3.00 14 4 12.67 46.00 31.00 35.68 258.180 2175 2175 388 36
37 462 - MEDİNE TAŞ 8 / B 11 5 9.33 6 3 5.00 8 1 7.67 5 3 4.00 3 7 0.67 13 5 11.33 46.00 24.00 38.00 257.540 2211 2211 395 37
38 419 - ELİF ATASEVEN 0 / 0 11 6 9.00 3 7 0.67 10 0 10.00 8 2 7.33 4 9 1.00 13 6 11.00 49.00 30.00 39.00 257.349 2219 2219 398 38
39 399 - FATMA KOÇAN 8 / G 16 3 15.00 6 4 4.67 6 4 4.67 7 3 6.00 0 7 -2.33 11 7 8.67 46.00 28.00 36.68 256.568 2262 2262 407 39
40 314 - YÜSRA NUR YILMAZ 8 / F 9 5 7.33 3 5 1.33 7 3 6.00 3 3 2.00 7 5 5.33 12 5 10.33 41.00 26.00 32.32 255.567 2303 2303 420 40
41 605 - ÖZGÜR YAŞAR 0 / 0 11 2 10.33 5 2 4.33 7 2 6.33 3 1 2.67 0 1 -0.33 13 4 11.67 39.00 12.00 35.00 255.025 2316 2316 422 41
42 235 - İBRAHİM ÇAKIR 8 / C 11 4 9.67 4 5 2.33 6 3 5.00 4 6 2.00 2 5 0.33 14 5 12.33 41.00 28.00 31.66 253.010 2407 2407 436 42
43 655 - IRMAK YILDIRIM 8 / G 14 1 13.67 7 2 6.33 7 3 6.00 4 6 2.00 1 5 -0.67 10 6 8.00 43.00 23.00 35.33 252.433 2441 2441 445 43
44 607 - ESMA NUR ÇINAR 8 / A 8 8 5.33 7 2 6.33 10 0 10.00 4 4 2.67 4 11 0.33 15 4 13.67 48.00 29.00 38.33 248.622 2609 2609 486 44
45 649 - BERAT ÇELEBİ 8 / F 9 3 8.00 6 3 5.00 8 1 7.67 4 1 3.67 3 2 2.33 12 7 9.67 42.00 17.00 36.34 248.237 2621 2621 488 45
46 744 - İMRAN YİĞİT 8 / B 12 5 10.33 2 5 0.33 10 0 10.00 4 5 2.33 0 4 -1.33 13 5 11.33 41.00 24.00 32.99 245.985 2747 2747 512 46
47 0 - EMİN YILMAZ 0 / 0 11 3 10.00 5 4 3.67 8 1 7.67 1 4 -0.33 1 6 -1.00 13 4 11.67 39.00 22.00 31.68 245.559 2774 2774 516 47
48 552 - SERHAT DEĞERLİ 8 / C 7 12 3.00 4 6 2.00 6 4 4.67 2 2 1.33 7 4 5.67 14 3 13.00 40.00 31.00 29.67 245.257 2789 2789 523 48
49 571 - FERHAT AKCAN 8 / D 8 11 4.33 2 6 0.00 10 0 10.00 2 8 -0.67 8 12 4.00 14 4 12.67 44.00 41.00 30.33 243.569 2871 2871 539 49
50 618 - DAVUT BEDİR 8 / C 10 9 7.00 0 10 -3.33 6 4 4.67 0 6 -2.00 8 6 6.00 12 5 10.33 36.00 40.00 22.67 242.679 2925 2925 548 50
51 546 - ROJDA ÇAKIR 8 / D 11 5 9.33 6 3 5.00 8 2 7.33 5 4 3.67 2 10 -1.33 13 6 11.00 45.00 30.00 35.00 242.637 2929 2929 549 51
52 573 - VELAT OĞUZ 8 / G 13 4 11.67 5 5 3.33 7 2 6.33 0 0 0.00 0 4 -1.33 12 6 10.00 37.00 21.00 30.00 241.603 2965 2965 559 52
53 651 - ŞEYMANUR ALKAN 8 / E 11 8 8.33 4 6 2.00 6 4 4.67 2 7 -0.33 7 9 4.00 11 6 9.00 41.00 40.00 27.67 241.198 2995 2995 565 53
54 339 - BETÜL İŞLER 8 / E 7 9 4.00 5 3 4.00 7 3 6.00 5 4 3.67 3 5 1.33 15 3 14.00 42.00 27.00 33.00 240.414 3033 3033 573 54
55 553 - UMUTCAN DOĞRU 8 / C 13 5 11.33 4 5 2.33 8 2 7.33 2 1 1.67 1 4 -0.33 11 7 8.67 39.00 24.00 31.00 239.586 3083 3083 585 55
56 427 - EMİRHAN SAĞLAM 8 / G 13 5 11.33 5 5 3.33 9 1 8.67 6 2 5.33 0 6 -2.00 11 7 8.67 44.00 26.00 35.33 238.579 3133 3133 594 56
57 541 - ZEHRA TAŞDEMİR 8 / A 10 7 7.67 4 5 2.33 8 2 7.33 1 5 -0.67 3 11 -0.67 14 5 12.33 40.00 35.00 28.32 234.104 3367 3367 633 57
58 629 - MUSA KEL* 8 / D 13 4 11.67 2 8 -0.67 8 2 7.33 6 3 5.00 5 15 0.00 10 9 7.00 44.00 41.00 30.33 233.734 3386 3386 637 58
59 230 - RECEP A A 8 / E 8 9 5.00 5 5 3.33 7 2 6.33 2 2 1.33 7 6 5.00 11 6 9.00 40.00 30.00 29.99 233.241 3418 3418 642 59
60 565 - SEMANUR KILIÇ 8 / E 13 5 11.33 4 5 2.33 10 0 10.00 7 3 6.00 2 6 0.00 9 10 5.67 45.00 29.00 35.33 233.198 3420 3420 643 60
61 621 - BOTAN ÖZKAYA 8 / D 13 6 11.00 2 8 -0.67 8 2 7.33 3 3 2.00 6 14 1.33 10 9 7.00 42.00 42.00 27.99 232.992 3435 3435 646 61
62 0 - İBRAHİM AKBAY 8 / D 10 9 7.00 4 6 2.00 6 4 4.67 7 3 6.00 6 13 1.67 12 7 9.67 45.00 42.00 31.01 232.651 3453 3453 652 62
63 782 - REYYAN SAĞLAM 8 / F 6 9 3.00 3 5 1.33 9 1 8.67 9 1 8.67 3 9 0.00 15 4 13.67 45.00 29.00 35.34 231.644 3517 3517 663 63
64 548 - ZEYNEP TOPRAK 0 / 0 14 2 13.33 2 6 0.00 8 2 7.33 0 0 0.00 2 3 1.00 8 9 5.00 34.00 22.00 26.66 231.124 3537 3537 667 64
65 101 - HAYRUNİSA IŞIK 8 / D 11 5 9.33 4 5 2.33 9 1 8.67 8 1 7.67 1 15 -4.00 13 6 11.00 46.00 33.00 35.00 230.770 3554 3554 671 65
66 556 - ZEHRA GÜZEL TAŞKIN 8 / C 9 9 6.00 4 5 2.33 9 1 8.67 5 3 4.00 4 11 0.33 13 6 11.00 44.00 35.00 32.33 230.221 3593 3593 676 66
67 601 - MUHAMMED CAN MC 8 / C 7 10 3.67 7 3 6.00 6 4 4.67 3 1 2.67 4 6 2.00 13 5 11.33 40.00 29.00 30.34 225.182 3882 3882 735 67
68 586 - CANSU BAŞ 8 / D 10 6 8.00 3 6 1.00 8 2 7.33 3 4 1.67 3 6 1.00 11 7 8.67 38.00 31.00 27.67 224.725 3909 3909 743 68
69 588 - GAMZE YILDIZ 8 / E 13 5 11.33 3 7 0.67 7 1 6.67 7 2 6.33 1 3 0.00 8 8 5.33 39.00 26.00 30.33 224.174 3946 3946 751 69
70 393 - FİKRİYE UĞUR 8 / G 11 5 9.33 5 5 3.33 4 3 3.00 0 5 -1.67 1 2 0.33 11 6 9.00 32.00 26.00 23.32 223.198 3990 3990 759 70
71 79 - PINAR TOPRAK 8 / B 9 7 6.67 3 5 1.33 6 4 4.67 3 0 3.00 1 5 -0.67 13 6 11.00 35.00 27.00 26.00 219.585 4210 4210 808 71
72 313 - BETÜL KELEŞ 8 / B 10 6 8.00 4 3 3.00 7 3 6.00 4 4 2.67 1 3 0.00 11 8 8.33 37.00 27.00 28.00 219.152 4239 4239 817 72
73 547 - ZEYNEP İŞLER 8 / B 12 5 10.33 2 6 0.00 9 1 8.67 5 4 3.67 0 7 -2.33 10 7 7.67 38.00 30.00 28.01 216.755 4376 4376 847 73
74 452 - HABİB TAŞ 8 / D 11 7 8.67 2 8 -0.67 6 4 4.67 5 5 3.33 6 14 1.33 10 9 7.00 40.00 47.00 24.33 216.487 4390 4390 855 74
75 22 - RABİA SAĞLAM 0 / 0 11 6 9.00 3 6 1.00 9 1 8.67 2 2 1.33 1 9 -2.00 11 7 8.67 37.00 31.00 26.67 214.667 4489 4489 873 75
76 781 - MUHAMMED SAĞLAM 8 / C 9 8 6.33 2 6 0.00 6 2 5.33 5 1 4.67 4 12 0.00 11 4 9.67 37.00 33.00 26.00 214.620 4491 4491 874 76
77 461 - İDRİS KARATAŞ 8 / G 9 8 6.33 3 6 1.00 6 4 4.67 0 0 0.00 2 8 -0.67 13 5 11.33 33.00 31.00 22.66 214.589 4494 4494 875 77
78 512 - ABDURRAHMAN ÖZÜN 8 / F 8 9 5.00 2 8 -0.67 6 4 4.67 6 2 5.33 2 10 -1.33 14 5 12.33 38.00 38.00 25.33 214.042 4528 4528 882 78
79 658 - DEVRİM TAŞDEMİR DT 8 / C 7 6 5.00 1 6 -1.00 8 2 7.33 4 2 3.33 3 7 0.67 12 5 10.33 35.00 28.00 25.66 213.907 4540 4540 886 79
80 506 - MBURAK ATASEFEN 8 / C 7 6 5.00 4 6 2.00 4 6 2.00 2 6 0.00 3 7 0.67 13 4 11.67 33.00 35.00 21.34 213.881 4541 4541 887 80
81 639 - FATMANUR ÖZYOLCU 8 / C 11 7 8.67 2 8 -0.67 8 2 7.33 1 3 0.00 0 2 -0.67 11 8 8.33 33.00 30.00 22.99 211.939 4677 4677 917 81
82 504 - RABİA ALHAN 8 / B 10 7 7.67 2 5 0.33 6 3 5.00 3 3 2.00 0 5 -1.67 12 7 9.67 33.00 30.00 23.00 209.127 4859 4859 954 82
83 631 - SAMET TOK 8 / F 8 7 5.67 5 4 3.67 7 2 6.33 6 4 4.67 1 4 -0.33 11 8 8.33 38.00 29.00 28.34 207.107 4990 4990 977 83
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84 604 - MUSTAFA SAĞLAM 8 / E 7 7 4.67 5 3 4.00 5 2 4.33 5 3 4.00 4 6 2.00 10 7 7.67 36.00 28.00 26.67 207.093 4992 4992 978 84
85 365 - CUMALİ AKCAN 8 / A 9 7 6.67 2 8 -0.67 9 1 8.67 3 7 0.67 4 8 1.33 10 9 7.00 37.00 40.00 23.67 205.997 5076 5076 996 85
86 622 - MEHMET YEŞİLDEMİR 8 / G 11 7 8.67 6 4 4.67 7 3 6.00 0 10 -3.33 5 13 0.67 9 10 5.67 38.00 47.00 22.35 204.295 5181 5181 1022 86
87 171 - YUSUF CAN DONAT 8 / G 7 8 4.33 3 6 1.00 4 2 3.33 4 5 2.33 3 5 1.33 11 6 9.00 32.00 32.00 21.32 200.898 5402 5402 1080 87
88 527 - MUSA İNCİ 8 / B 7 10 3.67 4 6 2.00 8 2 7.33 6 4 4.67 1 13 -3.33 14 5 12.33 40.00 40.00 26.67 200.812 5407 5407 1083 88
89 446 - HABİBCAN ZENGER 8 / E 8 5 6.33 3 5 1.33 8 1 7.67 0 0 0.00 3 7 0.67 10 9 7.00 32.00 27.00 23.00 200.454 5438 5438 1089 89
90 515 - FURKAN ÇAKAN 8 / G 7 12 3.00 7 2 6.33 8 2 7.33 4 6 2.00 4 9 1.00 11 8 8.33 41.00 39.00 27.99 199.800 5486 5486 1104 90
91 267 - MİKAİL KARAKAYA 8 / B 7 7 4.67 2 7 -0.33 6 4 4.67 1 6 -1.00 1 5 -0.67 13 6 11.00 30.00 35.00 18.34 198.724 5551 5551 1120 91
92 509 - FATİH ÖZÜN 8 / F 11 4 9.67 3 5 1.33 3 3 2.00 5 4 3.67 1 7 -1.33 9 10 5.67 32.00 33.00 21.01 198.177 5591 5591 1132 92
93 533 - MUHAMMEDEMİN ATAŞ 8 / F 9 6 7.00 3 3 2.00 0 8 -2.67 2 5 0.33 5 11 1.33 10 8 7.33 29.00 41.00 15.32 196.766 5689 5689 1150 93
94 544 - YUNUS YILDIZ 8 / B 9 10 5.67 5 5 3.33 7 3 6.00 4 6 2.00 5 10 1.67 8 8 5.33 38.00 42.00 24.00 195.297 5793 5793 1170 94
95 679 - ÜMMÜ GÜLSÜM ANGO 8 / B 12 5 10.33 2 8 -0.67 10 0 10.00 2 5 0.33 1 9 -2.00 8 11 4.33 35.00 38.00 22.32 193.906 5883 5883 1194 95
96 354 - BÜŞRA SAĞLAM 8 / F 12 5 10.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 1 11 -2.67 10 9 7.00 31.00 47.00 15.33 193.272 5917 5917 1206 96
97 438 - HÜLYA MASYAN 8 / B 10 5 8.33 1 5 -0.67 6 0 6.00 0 0 0.00 0 2 -0.67 9 10 5.67 26.00 22.00 18.66 191.255 6077 6077 1241 97
98 467 - GAMZE NEHİR TEMEL 8 / F 8 7 5.67 5 4 3.67 7 2 6.33 5 3 4.00 5 9 2.00 7 10 3.67 37.00 35.00 25.34 190.854 6100 6100 1243 98
99 104 - ASLI DENİZ 8 / B 7 9 4.00 2 8 -0.67 6 3 5.00 0 3 -1.00 2 11 -1.67 13 5 11.33 30.00 39.00 16.99 190.663 6112 6112 1248 99
100 409 - EREN ATASEVEN 8 / D 9 9 6.00 3 6 1.00 6 3 5.00 3 7 0.67 5 14 0.33 9 9 6.00 35.00 48.00 19.00 186.691 6412 6412 1315 100
101 521 - ONUR ÇAKAR 8 / E 6 7 3.67 1 9 -2.00 3 2 2.33 0 0 0.00 5 3 4.00 9 8 6.33 24.00 29.00 14.33 186.571 6423 6423 1318 101
102 638 - ROJİN LAÇİN 8 / A 10 7 7.67 5 5 3.33 7 3 6.00 5 4 3.67 2 10 -1.33 7 8 4.33 36.00 37.00 23.67 186.232 6450 6450 1326 102
103 502 - OSMAN ASLAN 8 / B 10 8 7.33 4 4 2.67 5 5 3.33 4 6 2.00 4 16 -1.33 9 10 5.67 36.00 49.00 19.67 185.062 6518 6518 1343 103
104 575 - SEMANURAKBAY 8 / G 11 4 9.67 6 2 5.33 6 3 5.00 3 5 1.33 3 15 -2.00 7 12 3.00 36.00 41.00 22.33 184.455 6563 6563 1355 104
105 685 - MEDİHA BAĞDA 8 / A 7 11 3.33 4 6 2.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 4 11 0.33 11 8 8.33 33.00 49.00 16.65 181.592 6747 6747 1398 105
106 522 - ÖMER ASLAN 8 / E 8 7 5.67 5 5 3.33 8 2 7.33 0 4 -1.33 0 2 -0.67 9 10 5.67 30.00 30.00 20.00 180.589 6815 6815 1413 106
107 483 - İSA SAĞLAM 8 / F 10 5 8.33 2 4 0.67 5 1 4.67 2 4 0.67 4 11 0.33 5 14 0.33 28.00 39.00 15.00 164.879 7976 7976 1686 107
108 426 - EDANUR TOPRAK 8 / E 5 12 1.00 4 6 2.00 4 6 2.00 4 4 2.67 4 14 -0.67 11 8 8.33 32.00 50.00 15.33 164.110 8033 8033 1697 108
109 606 - HABİB KA * 8 / B 7 8 4.33 4 5 2.33 2 6 0.00 3 4 1.67 5 14 0.33 8 10 4.67 29.00 47.00 13.33 164.022 8042 8042 1698 109
110 543 - ÜNAL İŞLER 8 / B 7 10 3.67 3 5 1.33 4 4 2.67 4 4 2.67 4 10 0.67 7 8 4.33 29.00 41.00 15.34 163.754 8064 8064 1707 110
111 656 - ELA NURYILDIRIM 8 / G 7 8 4.33 1 5 -0.67 3 4 1.67 2 7 -0.33 0 3 -1.00 9 7 6.67 22.00 34.00 10.67 163.683 8071 8071 1711 111
112 356 - MERT SAĞLAM 8 / D 7 12 3.00 3 7 0.67 1 8 -1.67 4 6 2.00 8 12 4.00 7 12 3.00 30.00 57.00 11.00 162.612 8158 8158 1732 112
113 613 - DİLRUBANUR TAŞDEMİR 8 / E 9 8 6.33 3 4 1.67 4 5 2.33 0 0 0.00 1 1 0.67 5 11 1.33 22.00 29.00 12.33 157.678 8561 8561 1831 113
114 112 - BİLAL ÇELEBİ 8 / G 8 7 5.67 3 6 1.00 4 4 2.67 4 3 3.00 1 13 -3.33 8 10 4.67 28.00 43.00 13.68 154.647 8792 8792 1893 114
115 562 - BAHAR YİĞİT 8 / B 8 4 6.67 4 4 2.67 4 4 2.67 2 4 0.67 0 11 -3.67 7 9 4.00 25.00 36.00 13.01 153.713 8870 8870 1915 115
116 119 - AYAZ AYAZ 8 / C 5 10 1.67 3 6 1.00 6 4 4.67 2 7 -0.33 6 14 1.33 8 11 4.33 30.00 52.00 12.67 153.219 8908 8908 1933 116
117 121 - AZAT DURAK 8 / A 3 16 -2.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 6 14 1.33 11 8 8.33 31.00 57.00 11.99 152.212 9015 9015 1961 117
118 662 - SEMANUR * ĞRU 8 / G 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 6 0.00 11 8 8.33 13.00 14.00 8.33 151.961 9029 9029 1968 118
119 337 - SAMET ÇERİ 8 / B 5 14 0.33 1 9 -2.00 9 1 8.67 5 5 3.33 6 14 1.33 8 11 4.33 34.00 54.00 15.99 151.765 9047 9047 1974 119
120 335 - BÜŞRA ESİM 8 / D 11 8 8.33 3 7 0.67 6 4 4.67 1 9 -2.00 3 17 -2.67 6 13 1.67 30.00 58.00 10.67 151.504 9069 9069 1980 120
121 307 - NURULLAH ÇELİK 8 / D 6 9 3.00 1 8 -1.67 5 3 4.00 1 0 1.00 5 10 1.67 6 10 2.67 24.00 40.00 10.67 150.198 9169 9169 2010 121
122 519 - İBRAHİM DEİR 8 / F 7 11 3.33 2 7 -0.33 2 6 0.00 2 8 -0.67 2 2 1.33 7 10 3.67 22.00 44.00 7.33 150.065 9178 9178 2012 122
123 581 - SAMİ YUSUF ESEN 8 / F 1 15 -4.00 4 6 2.00 0 9 -3.00 2 6 0.00 2 11 -1.67 15 4 13.67 24.00 51.00 7.00 148.942 9251 9251 2033 123
124 100 - ALİ KEMAL KAYA 8 / E 5 12 1.00 4 6 2.00 7 3 6.00 2 5 0.33 6 13 1.67 7 12 3.00 31.00 51.00 14.00 147.188 9399 9399 2063 124
125 671 - EMRAH ŞAYİK 8 / C 4 10 0.67 2 7 -0.33 5 5 3.33 3 7 0.67 6 12 2.00 7 10 3.67 27.00 51.00 10.01 144.361 9645 9645 2121 125
126 211 - HEDİYE ASLAN 8 / D 6 8 3.33 3 3 2.00 5 4 3.67 3 6 1.00 3 15 -2.00 7 9 4.00 27.00 45.00 12.00 143.753 9702 9702 2130 126
127 473 - HATİCE ACAR 8 / F 7 9 4.00 4 3 3.00 4 4 2.67 2 6 0.00 5 9 2.00 4 13 -0.33 26.00 44.00 11.34 143.145 9761 9761 2146 127
128 596 - İREMAC* 8 / C 8 11 4.33 1 9 -2.00 6 4 4.67 1 9 -2.00 8 9 5.00 2 14 -2.67 26.00 56.00 7.33 140.977 9949 9949 2194 128
129 650 - YUSUF IŞIK 8 / E 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 10 3.67 7 12 3.00 14.00 22.00 6.67 140.462 9984 9984 2205 129
130 441 - MUHAMMED ALTAY 0 / 0 7 10 3.67 3 7 0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 12 -1.00 6 9 3.00 25.00 52.00 7.67 138.643 10140 10140 2245 130
131 65 - Y U S U F I Ş I K 8 / E 8 9 5.00 2 7 -0.33 3 7 0.67 5 5 3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 18.00 28.00 8.67 136.626 10286 10286 2285 131
132 440 - MEDİNE İŞLER 8 / B 4 10 0.67 1 6 -1.00 6 1 5.67 2 2 1.33 3 10 -0.33 6 8 3.33 22.00 37.00 9.67 131.885 10630 10630 2364 132
133 647 - ŞEVİN DENİZ 8 / F 6 10 2.67 2 6 0.00 6 4 4.67 0 0 0.00 1 5 -0.67 6 13 1.67 21.00 38.00 8.34 130.020 10777 10777 2397 133
134 484 - İSMAİL BAYRAM 8 / F 4 15 -1.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 8 12 4.00 6 13 1.67 26.00 62.00 5.34 128.876 10862 10862 2415 134
135 420 - EMİR KAYA 8 / E 4 12 0.00 4 5 2.33 3 6 1.00 1 4 -0.33 4 12 0.00 7 10 3.67 23.00 49.00 6.67 127.337 10975 10975 2443 135
136 396 - FATMA ACAR 8 / C 8 9 5.00 1 8 -1.67 4 3 3.00 2 6 0.00 2 7 -0.33 4 14 -0.67 21.00 47.00 5.33 127.025 10998 10998 2450 136
137 661 - VAHAP EREN 8 / G 7 11 3.33 2 8 -0.67 7 3 6.00 4 6 2.00 1 11 -2.67 6 13 1.67 27.00 52.00 9.66 126.226 11061 11061 2468 137
138 32 - ABDULLAH BEDİR 8 / C 5 8 2.33 4 3 3.00 3 5 1.33 1 5 -0.67 3 8 0.33 3 10 -0.33 19.00 39.00 5.99 119.853 11538 11538 2590 138
139 577 - YUNUS KARATAŞ 8 / D 8 11 4.33 1 8 -1.67 2 6 0.00 1 4 -0.33 2 9 -1.00 4 12 0.00 18.00 50.00 1.33 118.121 11650 11650 2617 139
140 395 - DİLEK HALLAÇ 8 / C 8 10 4.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 4 6 2.00 3 17 -2.67 5 14 0.33 24.00 63.00 3.00 116.359 11756 11756 2634 140
141 0 - SONGÜL ŞAHİN 8 / E 5 10 1.67 1 6 -1.00 2 4 0.67 3 4 1.67 0 14 -4.67 7 6 5.00 18.00 44.00 3.34 115.917 11782 11782 2644 141
142 56 - ROJİN BİLİCİ 8 / D 6 13 1.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 4 6 2.00 3 11 -0.67 5 14 0.33 25.00 57.00 5.99 115.409 11833 11833 2660 142
143 682 - SEMANUR DO* U 8 / G 5 12 1.00 2 8 -0.67 6 4 4.67 4 6 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17.00 30.00 7.00 115.127 11848 11848 2666 143
144 507 - NURSAİT ASLAN 8 / C 3 9 0.00 1 6 -1.00 1 5 -0.67 2 3 1.00 3 7 0.67 4 7 1.67 14.00 37.00 1.67 113.395 11970 11970 2689 144
145 402 - DURAN DENİZ 8 / A 8 9 5.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 16 -3.33 4 13 -0.33 21.00 61.00 0.67 108.405 12239 12239 2756 145
146 248 - KADİR DEMİR 8 / G 8 11 4.33 1 9 -2.00 2 7 -0.33 0 0 0.00 3 17 -2.67 4 12 0.00 18.00 56.00 -0.67 107.736 12276 12276 2769 146
147 74 - ALEYNA KIRTAY 8 / B 4 13 -0.33 3 7 0.67 3 6 1.00 2 5 0.33 4 15 -1.00 6 13 1.67 22.00 59.00 2.34 105.396 12403 12403 2803 147
148 436 - MEHMET KIRTAY 8 / G 7 12 3.00 4 6 2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 3 17 -2.67 4 15 -1.00 25.00 63.00 4.00 103.572 12493 12493 2822 148
149 505 - RÜMEYSA KIRTAY 8 / B 4 13 -0.33 1 7 -1.33 5 5 3.33 3 6 1.00 2 16 -3.33 7 11 3.33 22.00 58.00 2.67 103.425 12500 12500 2827 149
150 534 - MURAT KARATAŞ 8 / F 5 14 0.33 3 7 0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 2 18 -4.00 7 12 3.00 24.00 64.00 2.67 102.016 12579 12579 2839 150
151 511 - MUHAMMEDFATİHSOLMAZ 8 / D 6 13 1.67 1 8 -1.67 5 5 3.33 3 7 0.67 2 18 -4.00 6 13 1.67 23.00 64.00 1.67 100.582 12658 12658 2864 151
152 538 - YETER ÜSTÜN 8 / A 5 12 1.00 2 5 0.33 4 4 2.67 5 4 3.67 1 12 -3.00 5 14 0.33 22.00 51.00 5.00 100.400 12666 12666 2867 152
153 103 - ENVER ARSLAN 8 / B 8 8 5.33 3 5 1.33 3 5 1.33 1 9 -2.00 1 16 -4.33 3 14 -1.67 19.00 57.00 -0.01 98.149 12752 12752 2886 153
154 585 - YUSUF KAYA 8 / F 5 12 1.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 18 -4.00 5 14 0.33 19.00 67.00 -3.34 83.600 13221 13221 3009 154
155 41700 - EFKAN ÇELEBİ 8 / E 3 16 -2.33 1 9 -2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 2 18 -4.00 6 13 1.67 19.00 69.00 -3.99 73.172 13434 13434 3064 155

Genel 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602
İl 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602

İlçe 5.88 1.63 3.93 1.19 0.12 5.36 18.11 180.804 3111
Kurum 6.74 1.88 5.25 2.25 0.47 8.10 24.69 209.241 155

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR DENEME / AĞRI LGS DENEME / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR LGS KDS - 1 16-11-2019
Ağrı - PATNOS - Koçaklar Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 5 - AKIN CEYLANOĞLU 8 / A 15 3 14.00 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 9 5 7.33 13 6 11.00 61.00 20.00 54.32 331.960 368 368 55 1
2 6 - ZEYNEP ÇETİN 0 / 0 13 2 12.33 9 1 8.67 9 1 8.67 7 3 6.00 3 6 1.00 16 3 15.00 57.00 16.00 51.67 310.983 634 634 100 2
3 113 - HALİL BARIŞ 8 / A 11 6 9.00 7 3 6.00 8 2 7.33 3 2 2.33 3 10 -0.33 15 3 14.00 47.00 26.00 38.33 264.714 1917 1917 344 3
4 0 - GÜNEŞ TURUNĞ 0 / 0 11 3 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 7 3 6.00 4 7 1.67 11 8 8.33 51.00 23.00 43.34 258.813 2143 2143 381 4
5 81 - MERT OĞRAŞ 8 / A 12 3 11.00 8 2 7.33 9 1 8.67 5 5 3.33 3 10 -0.33 12 6 10.00 49.00 27.00 40.00 257.676 2199 2199 392 5
6 58 - HÜSEYİN CEYLANOĞLU 8 / A 13 6 11.00 7 3 6.00 6 4 4.67 6 3 5.00 3 9 0.00 11 6 9.00 46.00 31.00 35.67 247.971 2644 2644 495 6
7 18 - BERİVAN KİŞ 8 / A 11 7 8.67 6 4 4.67 9 1 8.67 2 8 -0.67 5 15 0.00 10 9 7.00 43.00 44.00 28.34 216.517 4387 4387 852 7
8 88 - ÖNDER YALÇIN 0 / 0 10 5 8.33 6 4 4.67 8 2 7.33 7 3 6.00 3 5 1.33 8 11 4.33 42.00 30.00 31.99 213.519 4563 4563 891 8
9 97 - ZİLAN KAYA 8 / B 11 6 9.00 3 6 1.00 8 2 7.33 1 2 0.33 0 6 -2.00 11 6 9.00 34.00 28.00 24.66 213.258 4587 4587 899 9

10 12 - BARAN AYAK 8 / A 11 5 9.33 7 3 6.00 6 4 4.67 0 0 0.00 2 8 -0.67 9 7 6.67 35.00 27.00 26.00 211.642 4695 4695 920 10
11 61 - İNANÇ BAHADIR 8 / A 10 6 8.00 5 5 3.33 9 0 9.00 1 3 0.00 3 5 1.33 8 7 5.67 36.00 26.00 27.33 211.419 4713 4713 925 11
12 43 - FATMA TURUNĞ 8 / B 10 7 7.67 6 3 5.00 9 1 8.67 5 2 4.33 6 10 2.67 7 11 3.33 43.00 34.00 31.67 211.105 4732 4732 929 12
13 39 - SERHAT BAHADIR 8 / A 9 6 7.00 5 5 3.33 4 6 2.00 1 0 1.00 3 3 2.00 9 10 5.67 31.00 30.00 21.00 200.263 5452 5452 1095 13
14 57 - HELİN AYAK 8 / A 10 5 8.33 3 6 1.00 7 3 6.00 5 0 5.00 3 4 1.67 7 12 3.00 35.00 30.00 25.00 198.349 5575 5575 1127 14
15 75 - MEDİNE BAHADIR 8 / B 11 4 9.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 3 12 -1.00 9 10 5.67 33.00 46.00 17.67 194.696 5825 5825 1183 15
16 117 - YASİN BARIŞ 8 / A 12 4 10.67 5 5 3.33 7 2 6.33 3 3 2.00 0 9 -3.00 6 10 2.67 33.00 33.00 22.00 182.709 6672 6672 1378 16
17 72 - ZİLAN BAHADIR 0 / 0 8 9 5.00 2 8 -0.67 9 1 8.67 4 5 2.33 3 10 -0.33 8 11 4.33 34.00 44.00 19.33 171.547 7461 7461 1564 17
18 94 - YUSUF OĞRAŞ 8 / B 9 9 6.00 3 7 0.67 5 5 3.33 5 5 3.33 3 12 -1.00 8 11 4.33 33.00 49.00 16.66 169.370 7641 7641 1610 18
19 66 - KENAN KİŞ 8 / A 9 7 6.67 1 8 -1.67 4 6 2.00 5 5 3.33 5 14 0.33 7 12 3.00 31.00 52.00 13.66 167.697 7765 7765 1634 19
20 20 - BÜLENT AYAK 8 / A 7 8 4.33 7 3 6.00 5 5 3.33 3 6 1.00 2 4 0.67 6 13 1.67 30.00 39.00 17.00 156.701 8629 8629 1852 20
21 69 - MURAT AYAK 8 / B 6 8 3.33 4 4 2.67 5 3 4.00 0 2 -0.67 2 5 0.33 6 7 3.67 23.00 29.00 13.33 154.509 8815 8815 1897 21
22 96 - YUSUF OĞRAŞ 8 / B 6 8 3.33 4 5 2.33 5 4 3.67 3 3 2.00 1 7 -1.33 8 11 4.33 27.00 38.00 14.33 151.752 9048 9048 1975 22
23 87 - ÖNAL AYAK 8 / B 8 7 5.67 5 3 4.00 3 5 1.33 0 6 -2.00 5 11 1.33 4 11 0.33 25.00 43.00 10.66 150.242 9164 9164 2008 23
24 80 - SUAT TURUNĞ 8 / B 10 3 9.00 1 6 -1.00 5 2 4.33 0 0 0.00 1 12 -3.00 5 12 1.00 22.00 35.00 10.33 149.534 9212 9212 2024 24
25 34 - ESMA TEMEL 8 / B 10 6 8.00 2 7 -0.33 4 6 2.00 4 4 2.67 0 4 -1.33 4 13 -0.33 24.00 40.00 10.68 146.392 9467 9467 2079 25
26 65 - İSLAM OĞRAŞ 8 / B 5 6 3.00 2 4 0.67 3 3 2.00 5 4 3.67 4 6 2.00 4 9 1.00 23.00 32.00 12.34 146.196 9494 9494 2086 26
27 40 - EYYÜPTEMEL 8 / B 12 7 9.67 1 9 -2.00 5 5 3.33 5 4 3.67 2 12 -2.00 3 14 -1.67 28.00 51.00 11.00 145.458 9560 9560 2096 27
28 63 - İSHAK GÖRÜR 8 / B 11 5 9.33 2 8 -0.67 5 3 4.00 2 7 -0.33 2 14 -2.67 4 15 -1.00 26.00 52.00 8.66 140.583 9976 9976 2202 28
29 105 - EDANUR ÇETİN 0 / 0 8 7 5.67 1 9 -2.00 5 5 3.33 0 8 -2.67 2 6 0.00 5 12 1.00 21.00 47.00 5.33 139.621 10065 10065 2224 29
30 92 - SERVET SİLAHTAR 0 / 0 6 13 1.67 3 7 0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 3 9 0.00 6 13 1.67 25.00 55.00 6.68 125.782 11109 11109 2481 30
31 68 - MEDİNE OĞRAŞ 8 / B 4 11 0.33 3 7 0.67 6 4 4.67 3 6 1.00 5 15 0.00 4 14 -0.67 25.00 57.00 6.00 107.272 12302 12302 2775 31
32 85 - ÖMER GÖRÜR 8 / B 4 11 0.33 4 6 2.00 3 6 1.00 2 4 0.67 1 13 -3.33 5 6 3.00 19.00 46.00 3.67 106.476 12329 12329 2781 32
33 26 - NURİ T RUNĞ 8 / B 3 14 -1.67 1 8 -1.67 3 7 0.67 1 2 0.33 2 15 -3.00 4 15 -1.00 14.00 61.00 -6.34 64.575 13522 13522 3091 33

Genel 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602
İl 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602

İlçe 5.88 1.63 3.93 1.19 0.12 5.36 18.11 180.804 3111
Kurum 7.08 2.59 4.88 2.09 -0.05 4.39 20.98 185.433 33

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR DENEME / AĞRI LGS DENEME / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR LGS KDS - 1 16-11-2019
Ağrı - PATNOS - Konakbey Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 87 - MAZLUM ÖGET 8 / A 9 5 7.33 7 3 6.00 6 2 5.33 2 4 0.67 3 4 1.67 14 2 13.33 41.00 20.00 34.33 256.547 2263 2263 408 1
2 24 - BERFİN ÖGET 0 / 0 14 4 12.67 6 4 4.67 9 0 9.00 3 4 1.67 3 7 0.67 10 7 7.67 45.00 26.00 36.35 253.573 2373 2373 429 2
3 105 - ZEYNEP DEMİR 8 / A 12 5 10.33 8 2 7.33 8 1 7.67 3 2 2.33 2 4 0.67 10 5 8.33 43.00 19.00 36.66 246.042 2745 2745 511 3
4 23 - AYŞE KARAASLAN 8 / A 14 5 12.33 5 5 3.33 10 0 10.00 2 6 0.00 4 7 1.67 9 10 5.67 44.00 33.00 33.00 241.925 2955 2955 555 4
5 89 - MERVENUR BABAN 0 / 0 12 6 10.00 4 5 2.33 8 2 7.33 4 0 4.00 0 7 -2.33 12 4 10.67 40.00 24.00 32.00 235.365 3303 3303 620 5
6 86 - HÜSEYİN DEMİR 8 / A 9 5 7.33 4 6 2.00 5 4 3.67 1 3 0.00 3 5 1.33 11 5 9.33 33.00 28.00 23.66 220.204 4178 4178 802 6
7 83 - GÜNE KARAASLAN 8 / A 11 8 8.33 5 5 3.33 9 1 8.67 3 4 1.67 1 10 -2.33 10 7 7.67 39.00 35.00 27.34 206.250 5055 5055 992 7
8 93 - MUSTAFA BABAN 8 / A 9 9 6.00 5 4 3.67 7 2 6.33 3 7 0.67 5 7 2.67 9 10 5.67 38.00 39.00 25.01 204.425 5175 5175 1021 8
9 61 - EYÜPİRĞA 8 / A 8 9 5.00 5 5 3.33 7 3 6.00 2 3 1.00 5 8 2.33 10 9 7.00 37.00 37.00 24.66 203.965 5208 5208 1029 9

10 67 - FATMAAYILMAZ 8 / A 10 5 8.33 3 3 2.00 6 4 4.67 2 3 1.00 2 4 0.67 7 8 4.33 30.00 27.00 21.00 194.304 5860 5860 1191 10
11 50 - YUSUF YILDIRIM 8 / A 11 8 8.33 6 4 4.67 9 0 9.00 4 4 2.67 2 7 -0.33 6 9 3.00 38.00 32.00 27.34 192.926 5951 5951 1214 11
12 26 - CEMİLE KARAASLAN 8 / A 8 9 5.00 4 5 2.33 7 3 6.00 1 4 -0.33 3 6 1.00 8 9 5.00 31.00 36.00 19.00 180.156 6852 6852 1423 12
13 0 - A D*İ R * 0 / 0 7 6 5.00 5 4 3.67 6 2 5.33 1 4 -0.33 0 2 -0.67 0 1 -0.33 19.00 19.00 12.67 138.005 10188 10188 2263 13
14 5 - A **Ğ İ 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 4 0.67 5 7 2.67 7.00 11.00 3.34 120.625 11486 11486 2579 14
15 94 - RESUL BABAN 8 / A 5 12 1.00 2 7 -0.33 1 6 -1.00 3 5 1.33 4 13 -0.33 3 8 0.33 18.00 51.00 1.00 106.341 12341 12341 2787 15

Genel 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602
İl 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602

İlçe 5.88 1.63 3.93 1.19 0.12 5.36 18.11 180.804 3111
Kurum 7.13 3.22 5.87 1.09 0.49 6.02 23.82 200.044 15

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR DENEME / AĞRI LGS DENEME / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR LGS KDS - 1 16-11-2019
Ağrı - PATNOS - Kuşkaya Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 155 - EMRE ARGIN 8 / A 12 5 10.33 6 3 5.00 7 3 6.00 6 2 5.33 4 1 3.67 15 4 13.67 50.00 18.00 44.00 295.648 960 960 149 1
2 158 - FURKAN ÇINARKAYA 8 / A 15 4 13.67 4 5 2.33 8 2 7.33 4 5 2.33 4 10 0.67 12 7 9.67 47.00 33.00 36.00 267.324 1811 1811 323 2
3 166 - NURULLAH KORKMAZ 8 / A 10 9 7.00 3 7 0.67 4 6 2.00 2 6 0.00 1 10 -2.33 17 2 16.33 37.00 40.00 23.67 235.676 3282 3282 615 3
4 159 - HALİME BELER 8 / A 11 6 9.00 5 3 4.00 6 4 4.67 6 3 5.00 5 7 2.67 9 7 6.67 42.00 30.00 32.01 233.821 3378 3378 636 4
5 172 - YUSUF BELER 8 / A 10 8 7.33 1 8 -1.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 5 9 2.00 12 6 10.00 33.00 46.00 17.66 217.479 4325 4325 839 5
6 150 - ADEM ARGIN 8 / A 9 10 5.67 5 4 3.67 6 4 4.67 3 7 0.67 2 3 1.00 12 7 9.67 37.00 35.00 25.35 214.962 4471 4471 870 6
7 169 - ÖZNUR BELER 8 / A 11 8 8.33 4 5 2.33 4 6 2.00 2 5 0.33 5 9 2.00 9 9 6.00 35.00 42.00 20.99 208.143 4922 4922 965 7
8 6 - MELİK BULUR 8 / A 12 7 9.67 3 7 0.67 4 6 2.00 5 5 3.33 5 15 0.00 7 12 3.00 36.00 52.00 18.67 187.922 6331 6331 1295 8
9 167 - ÖZLEM ARGIN 8 / A 8 10 4.67 3 6 1.00 7 3 6.00 4 3 3.00 2 9 -1.00 9 9 6.00 33.00 40.00 19.67 175.446 7165 7165 1491 9

10 160 - HELİN GÖKDAĞ 8 / A 9 10 5.67 5 5 3.33 4 6 2.00 3 7 0.67 5 15 0.00 8 9 5.00 34.00 52.00 16.67 175.446 7165 7165 1491 9
11 156 - ENGİN BAŞÇI 8 / A 8 10 4.67 1 9 -2.00 8 2 7.33 3 7 0.67 1 12 -3.00 11 7 8.67 32.00 47.00 16.34 174.324 7246 7246 1511 11
12 152 - DERYA ÇINARKAYA 8 / A 7 8 4.33 1 7 -1.33 7 3 6.00 1 9 -2.00 3 9 0.00 8 8 5.33 27.00 44.00 12.33 164.213 8023 8023 1694 12
13 4 - GAMZE AYAZ 8 / A 8 11 4.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 16 -1.33 8 11 4.33 28.00 60.00 7.99 147.116 9407 9407 2066 13
14 170 - SEMANUR KORKMAZ 8 / A 6 13 1.67 4 6 2.00 3 7 0.67 2 6 0.00 1 14 -3.67 10 9 7.00 26.00 55.00 7.67 136.289 10323 10323 2298 14
15 161 - İBRAHİM BAŞÇI 8 / A 6 11 2.33 0 7 -2.33 6 4 4.67 1 7 -1.33 3 13 -1.33 7 8 4.33 23.00 50.00 6.34 135.159 10392 10392 2313 15
16 163 - MERAL ÇINARKAYA 8 / A 9 10 5.67 5 5 3.33 6 4 4.67 5 5 3.33 3 17 -2.67 3 16 -2.33 31.00 57.00 12.00 121.797 11396 11396 2562 16
17 157 - F* H* BAŞÇI 8 / A 3 15 -2.00 2 7 -0.33 3 4 1.67 1 5 -0.67 6 14 1.33 2 17 -3.67 17.00 62.00 -3.67 73.506 13427 13427 3062 17
18 151 - BARAN DELİB* 8 / A 2 17 -3.67 3 7 0.67 2 6 0.00 2 7 -0.33 5 15 0.00 4 15 -1.00 18.00 67.00 -4.33 71.373 13457 13457 3072 18

Genel 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602
İl 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602

İlçe 5.88 1.63 3.93 1.19 0.12 5.36 18.11 180.804 3111
Kurum 5.48 1.30 3.43 1.05 -0.11 6.04 17.19 179.758 18

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR DENEME / AĞRI LGS DENEME / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR LGS KDS - 1 16-11-2019
Ağrı - PATNOS - NADİR BAYAR ORTAOKULU
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 411 - FATMA GÖRER 8 / A 18 1 17.67 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 7 11 3.33 14 5 12.33 68.00 18.00 62.00 349.342 212 212 22 1
2 160 - HACER RÜZGAR 8 / A 16 2 15.33 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 5 8 2.33 15 2 14.33 65.00 13.00 60.66 341.295 264 264 33 2
3 462 - MAHMUT CAN BEBE 8 / B 18 1 17.67 7 3 6.00 10 0 10.00 4 6 2.00 9 6 7.00 12 6 10.00 60.00 22.00 52.67 340.749 270 270 35 3
4 124 - MERVE ACAR 8 / A 18 1 17.67 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 3 7 0.67 14 5 12.33 64.00 14.00 59.34 333.579 345 345 48 4
5 72 - İREM İLHAN 8 / B 16 3 15.00 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 5 9 2.00 13 5 11.33 63.00 18.00 57.00 318.568 518 518 76 5
6 51 - BURAKCAN ALIŞ 8 / B 14 5 12.33 8 2 7.33 9 1 8.67 4 6 2.00 9 5 7.33 11 7 8.67 55.00 26.00 46.33 301.098 833 833 135 6
7 138 - HATİCE ERÇETİN 8 / B 17 2 16.33 8 2 7.33 10 0 10.00 10 0 10.00 5 11 1.33 9 8 6.33 59.00 23.00 51.32 289.719 1116 1116 176 7
8 71 - İPEK ÖZYOLCU 8 / B 11 7 8.67 8 2 7.33 7 3 6.00 8 2 7.33 5 11 1.33 14 4 12.67 53.00 29.00 43.33 271.604 1647 1647 287 8
9 122 - MEKAN OYANBERDİ 8 / B 13 6 11.00 9 1 8.67 9 1 8.67 3 7 0.67 7 13 2.67 12 7 9.67 53.00 35.00 41.35 271.439 1654 1654 290 9

10 227 - SERHAT KELEŞ 8 / A 13 6 11.00 4 6 2.00 7 3 6.00 7 3 6.00 8 11 4.33 11 8 8.33 50.00 37.00 37.66 266.977 1823 1823 325 10
11 96 - ZEYNEP AKAASLAN 8 / A 12 6 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 2 7 -0.33 12 5 10.33 54.00 20.00 47.34 265.363 1891 1891 339 11
12 24 - YILDIZNUR KURNAZ 8 / A 13 4 11.67 9 1 8.67 10 0 10.00 8 1 7.67 3 12 -1.00 10 8 7.33 53.00 26.00 44.34 251.615 2478 2478 452 12
13 316 - SEMANUR OYANBERDİ 8 / B 17 2 16.33 8 2 7.33 10 0 10.00 9 1 8.67 2 16 -3.33 8 11 4.33 54.00 32.00 43.33 247.658 2662 2662 497 13
14 106 - BERFİN KELEŞ 8 / B 13 6 11.00 8 2 7.33 8 2 7.33 7 3 6.00 3 9 0.00 10 8 7.33 49.00 30.00 38.99 244.947 2802 2802 526 14
15 91 - DİDEM ARAS 8 / A 15 4 13.67 8 2 7.33 5 4 3.67 7 3 6.00 3 13 -1.33 8 11 4.33 46.00 37.00 33.67 229.584 3620 3620 680 15
16 102 - BAHAR KELE Ş 8 / A 9 8 6.33 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 1 8 -1.67 10 7 7.67 48.00 25.00 39.67 217.937 4306 4306 831 16
17 578 - ELİF AYDIN 8 / A 12 7 9.67 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 3 17 -2.67 8 11 4.33 52.00 36.00 40.00 213.981 4533 4533 884 17
18 328 - YUSUF ZİYA KAYA 8 / B 10 9 7.00 3 7 0.67 5 5 3.33 5 4 3.67 3 12 -1.00 12 7 9.67 38.00 44.00 23.34 209.421 4834 4834 948 18
19 317 - MUHAMMED OYANBERDİ 8 / B 12 7 9.67 4 5 2.33 6 4 4.67 3 7 0.67 4 16 -1.33 10 9 7.00 39.00 48.00 23.01 207.466 4967 4967 973 19
20 141 - ZEYNEP YALÇIN 8 / B 10 9 7.00 8 2 7.33 6 4 4.67 6 4 4.67 6 12 2.00 8 11 4.33 44.00 42.00 30.00 207.223 4984 4984 975 20
21 55 - DİYAR ALIŞ 8 / B 11 8 8.33 4 6 2.00 7 3 6.00 4 6 2.00 2 15 -3.00 11 7 8.67 39.00 45.00 24.00 203.080 5261 5261 1044 21
22 87 - SÜMEYYE ÖZCİP 8 / B 12 7 9.67 2 8 -0.67 7 3 6.00 2 8 -0.67 6 14 1.33 8 11 4.33 37.00 51.00 19.99 202.115 5330 5330 1064 22
23 84 - SEMANUR YAKAÇ Y K 8 / A 12 7 9.67 4 6 2.00 4 6 2.00 5 5 3.33 3 17 -2.67 10 9 7.00 38.00 50.00 21.33 199.021 5533 5533 1115 23
24 11 - SEMANUR GÜZELAYDIN 8 / A 11 7 8.67 6 3 5.00 8 1 7.67 3 5 1.33 2 9 -1.00 5 14 0.33 35.00 39.00 22.00 170.955 7512 7512 1575 24
25 16 - BETÜL OYA BERDİ 8 / A 9 8 6.33 5 5 3.33 6 4 4.67 4 5 2.33 4 14 -0.67 7 12 3.00 35.00 48.00 18.99 169.532 7632 7632 1609 25
26 84 - HATİCE ÇİÇEK 8 / A 8 11 4.33 3 7 0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 7 10 3.67 6 13 1.67 31.00 54.00 13.01 164.123 8031 8031 1695 26
27 567 - SAMET ALTAY 8 / B 7 8 4.33 2 7 -0.33 5 4 3.67 3 7 0.67 7 12 3.00 5 14 0.33 29.00 52.00 11.67 152.787 8947 8947 1943 27
28 59 - EDANUR CEYHAN 8 / A 11 8 8.33 4 6 2.00 6 4 4.67 4 6 2.00 4 16 -1.33 4 14 -0.67 33.00 54.00 15.00 152.745 8952 8952 1944 28
29 133 - *EYNEP GÜRBÜZE 8 / A 8 11 4.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 6 14 1.33 7 12 3.00 28.00 60.00 7.99 152.612 8968 8968 1947 29
30 223 - HATİCE RÜZ AR 8 / B 6 11 2.33 1 9 -2.00 5 5 3.33 1 9 -2.00 6 9 3.00 6 10 2.67 25.00 53.00 7.33 147.974 9327 9327 2052 30
31 207 - ŞEHDA DONAT 8 / A 9 10 5.67 6 4 4.67 4 6 2.00 6 4 4.67 3 17 -2.67 6 13 1.67 34.00 54.00 16.01 146.763 9438 9438 2071 31
32 226 - OZAN KELEŞ 8 / A 8 10 4.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 9 1.00 5 12 1.00 27.00 51.00 10.00 146.228 9491 9491 2085 32
33 9 - N **İ *L* Ö *G 0 / * 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 13 2.67 8 10 4.67 15.00 23.00 7.34 144.953 9598 9598 2110 33
34 318 - ÖZLEM OĞUR 8 / B 8 10 4.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 0 9 -3.00 5 14 0.33 7 12 3.00 24.00 61.00 3.66 143.370 9734 9734 2138 34
35 402 - MURAT GERAY 0 / 0 9 10 5.67 1 5 -0.67 4 6 2.00 2 7 -0.33 7 13 2.67 3 14 -1.67 26.00 55.00 7.67 142.255 9836 9836 2165 35
36 123 - MERT OLG UN 8 / B 7 11 3.33 5 5 3.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 5 13 0.67 5 11 1.33 29.00 53.00 11.32 141.913 9875 9875 2175 36
37 734 - ADEM DONAT 8 / B 6 8 3.33 4 5 2.33 3 5 1.33 2 7 -0.33 6 11 2.33 4 12 0.00 25.00 48.00 8.99 139.513 10074 10074 2229 37
38 442 - BERZAN TANİN 8 / B 9 10 5.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 4 6 2.00 4 16 -1.33 5 14 0.33 29.00 59.00 9.33 136.449 10303 10303 2289 38
39 228 - YUSUF BABAR 8 / A 6 13 1.67 7 3 6.00 6 4 4.67 3 7 0.67 4 15 -1.00 6 13 1.67 32.00 55.00 13.68 131.708 10645 10645 2366 39
40 137 - SONGÜL SOYLU 8 / A 8 11 4.33 2 8 -0.67 6 4 4.67 1 9 -2.00 6 14 1.33 4 15 -1.00 27.00 61.00 6.66 131.616 10655 10655 2370 40
41 103 - AYŞE OYANBERDİ 8 / B 7 11 3.33 4 6 2.00 3 6 1.00 4 6 2.00 3 16 -2.33 6 13 1.67 27.00 58.00 7.67 124.789 11182 11182 2506 41
42 224 - LEYLA KAYA 8 / B 6 10 2.67 5 4 3.67 7 2 6.33 4 6 2.00 2 12 -2.00 5 14 0.33 29.00 48.00 13.00 124.639 11190 11190 2509 42
43 161 - HALİTÖZKÜL 8 / B 6 12 2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 5 13 0.67 6 13 1.67 23.00 62.00 2.33 123.885 11244 11244 2524 43
44 111 - MUHAMMED İ HANBUDAK 0 / 0 6 4 4.67 2 4 0.67 4 1 3.67 3 4 1.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 18.00 30.00 8.01 121.588 11412 11412 2565 44
45 61000 - EDANUR İLHAN 8 / B 6 13 1.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 0 10 -3.33 6 12 2.00 5 13 0.67 21.00 64.00 -0.32 119.545 11556 11556 2595 45
46 156 - ESMANUR DONAT 8 / B 7 11 3.33 6 4 4.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 3 17 -2.67 6 13 1.67 25.00 62.00 4.33 118.330 11627 11627 2611 46
47 79 - NAZLI İLHAN 8 / B 7 12 3.00 3 7 0.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 5 15 0.00 4 15 -1.00 25.00 63.00 4.00 115.439 11820 11820 2656 47
48 446 - HABİB İNAN 8 / A 3 16 -2.33 3 7 0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 9 11 5.33 4 15 -1.00 24.00 64.00 2.67 111.806 12060 12060 2714 48
49 443 - FERHAT TEKİN 8 / A 5 11 1.33 2 7 -0.33 3 5 1.33 0 10 -3.33 4 15 -1.00 6 12 2.00 20.00 60.00 0.00 111.394 12085 12085 2723 49
50 74 - MELEK GERAY 8 / B 3 13 -1.33 0 8 -2.67 2 6 0.00 2 7 -0.33 5 14 0.33 6 10 2.67 18.00 58.00 -1.33 105.870 12369 12369 2793 50
51 251 - SERHAT TUNÇ 8 / B 4 9 1.00 4 5 2.33 4 6 2.00 1 6 -1.00 2 13 -2.33 4 10 0.67 19.00 49.00 2.67 101.543 12611 12611 2851 51
52 73 - MEHMET REŞAT ALTAY 8 / A 5 12 1.00 4 4 2.67 1 9 -2.00 3 6 1.00 1 19 -5.33 7 10 3.67 21.00 60.00 1.01 100.019 12684 12684 2871 52
53 793 - YUSUF TEMELU 8 / A 5 14 0.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11.00 38.00 -1.67 99.096 12719 12719 2877 53
54 64 - ERHAN ALTAY 8 / A 6 12 2.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 4 6 2.00 4 16 -1.33 3 16 -2.33 22.00 65.00 0.34 93.023 12947 12947 2944 54
55 53 - BÜŞRA İLHAN 8 / B 6 13 1.67 4 6 2.00 4 6 2.00 5 5 3.33 1 15 -4.00 4 15 -1.00 24.00 60.00 4.00 91.335 13012 13012 2954 55
56 168 - SONGÜL TEMEL 8 / A 5 14 0.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 0 10 -3.33 6 14 1.33 3 16 -2.33 18.00 70.00 -5.33 88.502 13093 13093 2974 56
57 113 - EMETULLAH Ç AYDIN 8 / A 6 13 1.67 5 5 3.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 4 16 -1.33 2 17 -3.67 21.00 67.00 -1.33 82.606 13250 13250 3020 57
58 127 - MUHAMMED YALÇIN N 8 / A 4 13 -0.33 1 8 -1.67 2 7 -0.33 2 7 -0.33 3 15 -2.00 3 15 -2.00 15.00 65.00 -6.66 70.162 13472 13472 3076 58

Genel 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602
İl 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602

İlçe 5.88 1.63 3.93 1.19 0.12 5.36 18.11 180.804 3111
Kurum 6.49 3.09 4.11 2.43 0.28 3.68 20.08 179.359 58

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR DENEME / AĞRI LGS DENEME / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR LGS KDS - 1 16-11-2019
Ağrı - PATNOS - Ortadamla Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 87 - MERCAN YARAR 8 / A 13 6 11.00 9 1 8.67 7 3 6.00 5 5 3.33 6 14 1.33 13 6 11.00 53.00 35.00 41.33 271.780 1640 1640 285 1
2 79 - HA İN ASLA* 8 / A 12 6 10.00 3 7 0.67 6 4 4.67 3 7 0.67 4 15 -1.00 14 5 12.33 42.00 44.00 27.34 242.268 2949 2949 553 2
3 80 - HİLAL DENİZ 8 / A 12 7 9.67 3 7 0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 7 13 2.67 8 11 4.33 38.00 50.00 21.34 210.070 4803 4803 941 3
4 41 - ALEYNA DENİZ 8 / A 9 6 7.00 4 5 2.33 6 3 5.00 0 1 -0.33 3 10 -0.33 11 6 9.00 33.00 31.00 22.67 208.220 4916 4916 964 4
5 75 - GÜLÇİN AKAR 0 / 0 9 10 5.67 4 6 2.00 3 7 0.67 6 4 4.67 9 11 5.33 6 13 1.67 37.00 51.00 20.01 188.245 6307 6307 1292 5
6 117 - TAHA ÖZGÜR YILDIZ 8 / A 12 7 9.67 3 7 0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 2 18 -4.00 10 9 7.00 34.00 54.00 16.01 185.229 6509 6509 1342 6
7 65 - ESMA YARAR 8 / A 9 10 5.67 4 6 2.00 6 4 4.67 3 7 0.67 5 15 0.00 9 10 5.67 36.00 52.00 18.68 181.611 6744 6744 1397 7
8 67 - FATMA AVCI 8 / A 11 8 8.33 4 6 2.00 5 5 3.33 6 4 4.67 3 17 -2.67 8 11 4.33 37.00 51.00 19.99 177.963 6996 6996 1452 8
9 109 - SELCAN YARAR 8 / A 6 13 1.67 2 8 -0.67 6 4 4.67 0 10 -3.33 9 11 5.33 8 11 4.33 31.00 57.00 12.00 170.005 7586 7586 1592 9

10 71 - FIRAT YILDIZ 8 / A 8 11 4.33 6 4 4.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 3 17 -2.67 9 10 5.67 34.00 54.00 16.00 159.400 8414 8414 1794 10
11 85 - MEHDİ TÜNÇ 8 / A 7 12 3.00 6 4 4.67 7 3 6.00 0 10 -3.33 7 13 2.67 6 13 1.67 33.00 55.00 14.68 155.827 8692 8692 1872 11
12 92 - MERT BEDİR 8 / A 7 12 3.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 7 13 2.67 7 12 3.00 28.00 60.00 8.00 152.257 9006 9006 1956 12
13 116 - ŞAHİN ASIAN 8 / A 7 12 3.00 5 4 3.67 4 5 2.33 2 7 -0.33 4 15 -1.00 7 12 3.00 29.00 55.00 10.67 139.901 10047 10047 2219 13
14 95 - MUSTAFA YITER 8 / A 7 12 3.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 5 15 0.00 7 12 3.00 26.00 62.00 5.33 136.434 10307 10307 2290 14
15 51 - BERİVAN DENIZ 8 / A 9 10 5.67 3 7 0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17.00 32.00 6.34 136.361 10317 10317 2295 15
16 61 - EMİNE YILDIZ 8 / A 7 12 3.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 4 16 -1.33 8 11 4.33 25.00 63.00 4.00 134.879 10413 10413 2320 16
17 43 - AYSEL BEDİR 8 / A 8 11 4.33 4 6 2.00 6 4 4.67 1 8 -1.67 4 16 -1.33 5 14 0.33 28.00 59.00 8.33 128.594 10878 10878 2419 17
18 8 - İSMAİL AVCI 8 / A 8 10 4.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 13.00 35.00 1.33 124.182 11228 11228 2517 18
19 995 - ERGİN DENİZ 8 / A 6 13 1.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 4 16 -1.33 7 12 3.00 23.00 65.00 1.34 118.286 11632 11632 2612 19
20 0 - İ S*İ* AVCI 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 13 2.67 3 15 -2.00 10.00 28.00 0.67 103.347 12502 12502 2828 20
21 56 - CANER AKAR 8 / A 6 13 1.67 4 6 2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 16 -1.33 4 15 -1.00 23.00 65.00 1.34 99.261 12712 12712 2876 21
22 131 - NURBAY BEDİRİ 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 17 -2.67 6 13 1.67 9.00 30.00 -1.00 94.595 12905 12905 2928 22
23 66 - EYYÜP DURAN 8 / A 5 14 0.33 6 4 4.67 4 6 2.00 0 10 -3.33 4 16 -1.33 4 15 -1.00 23.00 65.00 1.34 92.887 12958 12958 2945 23
24 6 - AHMET YARAR 8 / A 5 14 0.33 1 9 -2.00 0 10 -3.33 4 6 2.00 4 16 -1.33 5 14 0.33 19.00 69.00 -4.00 91.302 13016 13016 2956 24
25 53 - BİRSEN BEDİR 8 / A 7 12 3.00 0 10 -3.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 17 -2.67 3 16 -2.33 19.00 69.00 -4.00 85.394 13181 13181 2998 25
26 77 - HAMZA ASLAN 8 / A 8 11 4.33 0 10 -3.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 17 -2.67 2 17 -3.67 17.00 71.00 -6.68 81.376 13287 13287 3028 26
27 50 - BERİVAN AVCI 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 16 -1.33 2 17 -3.67 6.00 33.00 -5.00 69.226 13486 13486 3082 27

Genel 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602
İl 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602

İlçe 5.88 1.63 3.93 1.19 0.12 5.36 18.11 180.804 3111
Kurum 4.22 1.06 1.95 -0.11 -0.23 2.67 9.56 145.885 27

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR DENEME / AĞRI LGS DENEME / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR LGS KDS - 1 16-11-2019
Ağrı - PATNOS - Özdemir Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 119 - HİLAL ÖZ AN 8 / A 18 1 17.67 6 3 5.00 9 1 8.67 8 2 7.33 5 10 1.67 13 4 11.67 59.00 21.00 52.01 324.025 451 451 71 1
2 125 - BERFİN SOYLU 8 / B 18 1 17.67 4 5 2.33 8 2 7.33 4 4 2.67 1 3 0.00 10 7 7.67 45.00 22.00 37.67 276.333 1498 1498 256 2
3 180 - İREM DEMİR 8 / B 13 5 11.33 6 4 4.67 8 1 7.67 3 7 0.67 3 13 -1.33 13 6 11.00 46.00 36.00 34.01 250.683 2528 2528 469 3
4 150 - DİLAN ÇALIŞ *N 8 / B 14 5 12.33 8 1 7.67 7 2 6.33 3 6 1.00 5 12 1.00 10 9 7.00 47.00 35.00 35.33 248.725 2606 2606 484 4
5 110 - ROJİN AYAZ 8 / A 14 3 13.00 3 3 2.00 5 3 4.00 2 4 0.67 3 5 1.33 9 6 7.00 36.00 24.00 28.00 242.519 2932 2932 550 5
6 187 - NAZAR DEMİR 8 / B 14 5 12.33 8 2 7.33 7 3 6.00 5 5 3.33 2 6 0.00 8 10 4.67 44.00 31.00 33.66 230.724 3556 3556 672 6
7 176 - GAMZE DEMİR 8 / B 12 7 9.67 5 5 3.33 6 4 4.67 6 4 4.67 3 12 -1.00 11 8 8.33 43.00 40.00 29.67 225.125 3885 3885 736 7
8 24 - ABDULLAH KAŞAR 0 / 0 15 4 13.67 5 5 3.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 5 15 0.00 8 11 4.33 40.00 48.00 23.99 221.155 4114 4114 787 8
9 28 - AYŞENUR DEMİR 8 / A 11 8 8.33 3 5 1.33 6 3 5.00 1 3 0.00 4 8 1.33 9 9 6.00 34.00 36.00 21.99 206.647 5024 5024 987 9

10 182 - LEVLA DEMİR 8 / A 15 3 14.00 5 5 3.33 7 2 6.33 3 4 1.67 0 0 0.00 0 0 0.00 30.00 14.00 25.33 204.115 5196 5196 1026 10
11 165 - BİLALÖÖZKAN 8 / B 9 7 6.67 7 3 6.00 8 2 7.33 0 7 -2.33 4 14 -0.67 10 8 7.33 38.00 41.00 24.33 199.655 5495 5495 1109 11
12 162 - ADNAN DEMİR 8 / A 11 7 8.67 5 5 3.33 7 2 6.33 2 8 -0.67 3 15 -2.00 9 8 6.33 37.00 45.00 21.99 195.034 5806 5806 1175 12
13 109 - YUSUF AKBAY 8 / B 11 7 8.67 4 5 2.33 5 4 3.67 2 4 0.67 5 13 0.67 8 11 4.33 35.00 44.00 20.34 194.943 5813 5813 1177 13
14 70 - ABDULNUR ÇİÇEK 8 / A 10 6 8.00 3 6 1.00 7 2 6.33 5 3 4.00 4 13 -0.33 8 10 4.67 37.00 40.00 23.67 193.863 5887 5887 1195 14
15 143 - NİHAT UNAL 8 / B 9 8 6.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 4 3.67 5 14 0.33 10 9 7.00 35.00 49.00 18.66 192.513 5975 5975 1223 15
16 116 - AYNUR CENGİZ 8 / A 13 3 12.00 5 5 3.33 4 4 2.67 2 6 0.00 2 14 -2.67 7 10 3.67 33.00 42.00 19.00 190.813 6102 6102 1244 16
17 148 - YETER DEMİR 8 / B 12 4 10.67 3 6 1.00 5 3 4.00 1 6 -1.00 3 15 -2.00 7 9 4.00 31.00 43.00 16.67 185.583 6490 6490 1335 17
18 96 - MESUT DEMİR 8 / A 11 8 8.33 3 7 0.67 0 10 -3.33 1 9 -2.00 6 14 1.33 8 11 4.33 29.00 59.00 9.33 179.949 6870 6870 1427 18
19 888 - ESMA AYAZ 8 / A 8 5 6.33 1 5 -0.67 3 2 2.33 2 1 1.67 1 4 -0.33 7 6 5.00 22.00 23.00 14.33 173.652 7291 7291 1526 19
20 134 - HATİCE DEMİR 8 / B 12 6 10.00 3 7 0.67 5 5 3.33 3 5 1.33 3 15 -2.00 6 11 2.33 32.00 49.00 15.66 172.957 7357 7357 1537 20
21 1737 - FATMA EREN 8 / B 8 11 4.33 3 7 0.67 5 5 3.33 3 5 1.33 4 14 -0.67 9 10 5.67 32.00 52.00 14.66 166.304 7868 7868 1659 21
22 0 - LEYLA DEMİR 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 3.33 10 8 7.33 15.00 13.00 10.66 165.457 7931 7931 1678 22
23 417 - POLAT AYDIN 8 / B 10 9 7.00 3 7 0.67 5 5 3.33 0 0 0.00 4 15 -1.00 7 12 3.00 29.00 48.00 13.00 162.378 8181 8181 1734 23
24 133 - EYÜP ÖNCÜ 8 / B 11 7 8.67 4 6 2.00 5 5 3.33 1 1 0.67 3 16 -2.33 5 10 1.67 29.00 45.00 14.01 159.581 8393 8393 1790 24
25 153 - AYŞE ÇAKAN 8 / B 8 11 4.33 3 7 0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 6 13 1.67 6 11 2.33 31.00 54.00 13.00 158.359 8493 8493 1812 25
26 436 - FATMA AYAZ 8 / A 9 8 6.33 2 7 -0.33 3 6 1.00 1 9 -2.00 2 14 -2.67 8 10 4.67 25.00 54.00 7.00 150.823 9112 9112 1994 26
27 18686 - MUHAMMED DEMİR 8 / B 8 11 4.33 4 6 2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 6 14 1.33 6 13 1.67 30.00 58.00 10.67 150.257 9162 9162 2006 27
28 51 - BÜŞRA CENGİZ 8 / A 12 6 10.00 4 6 2.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 3 16 -2.33 4 15 -1.00 30.00 56.00 11.33 149.237 9228 9228 2028 28
29 174 - FERHAT DEMİR 8 / A 9 10 5.67 1 9 -2.00 1 8 -1.67 1 3 0.00 3 6 1.00 6 13 1.67 21.00 49.00 4.67 146.274 9490 9490 2084 29
30 138 - MAŞALLAH AYDIN 8 / B 9 10 5.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 4 15 -1.00 6 13 1.67 28.00 59.00 8.33 142.808 9786 9786 2154 30
31 178 - HAYAL DELER 8 / B 9 10 5.67 2 7 -0.33 6 4 4.67 4 4 2.67 4 13 -0.33 4 14 -0.67 29.00 52.00 11.68 139.619 10066 10066 2225 31
32 149 - POLAT DEMİR 8 / B 4 15 -1.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 6 13 1.67 8 11 4.33 28.00 59.00 8.33 135.602 10362 10362 2307 32
33 144 - FERH* YOIÇI 0 / 0 11 8 8.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 2 18 -4.00 5 14 0.33 27.00 61.00 6.66 133.279 10533 10533 2346 33
34 183 - MAHMUT DEMİR 8 / B 8 11 4.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 18 -4.00 8 11 4.33 26.00 62.00 5.32 131.294 10673 10673 2374 34
35 188 - NURHAYAT CENGİZ 8 / A 9 9 6.00 0 10 -3.33 3 7 0.67 2 6 0.00 1 11 -2.67 5 10 1.67 20.00 53.00 2.34 128.081 10914 10914 2427 35
36 184 - MEHMET ÖZKAN 8 / B 7 8 4.33 4 6 2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 3 15 -2.00 5 14 0.33 26.00 56.00 7.33 124.135 11233 11233 2520 36
37 120 - İRAN D*R 8 / A 4 11 0.33 4 5 2.33 0 7 -2.33 3 6 1.00 6 12 2.00 3 10 -0.33 20.00 51.00 3.00 113.333 11972 11972 2691 37
38 0 - CANSU CENGİZ 8 / A 3 13 -1.33 2 6 0.00 3 7 0.67 3 5 1.33 1 11 -2.67 7 9 4.00 19.00 51.00 2.00 103.796 12480 12480 2817 38
39 91 - DERYA ÇETİNEL 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 15 0.00 5 14 0.33 10.00 29.00 0.33 102.058 12568 12568 2835 39
40 189 - OSMANEDEMİR 8 / A 4 15 -1.00 4 6 2.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 4 15 -1.00 6 12 2.00 22.00 64.00 0.67 101.304 12622 12622 2853 40
41 4647 - * USEG Ç*UI*O C 0 / 0 0 5 -1.67 0 4 -1.33 1 4 -0.33 2 3 1.00 3 5 1.33 2 5 0.33 8.00 26.00 -0.67 98.545 12739 12739 2882 41
42 171 - DEMET CENGİZ 8 / A 7 12 3.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 3 17 -2.67 3 16 -2.33 21.00 67.00 -1.34 89.335 13071 13071 2970 42
43 168 - ÇAĞRIÖNCÜ 8 / B 3 16 -2.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 4 16 -1.33 4 15 -1.00 15.00 73.00 -9.33 64.428 13523 13523 3092 43

Genel 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602
İl 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602

İlçe 5.88 1.63 3.93 1.19 0.12 5.36 18.11 180.804 3111
Kurum 6.90 1.50 2.81 0.74 -0.54 3.69 15.10 170.356 43

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR DENEME / AĞRI LGS DENEME / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR LGS KDS - 1 16-11-2019
Ağrı - PATNOS - Patnos İmam Hatip Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 79 - MERVE YAVUZ 8 / A 12 3 11.00 6 1 5.67 8 1 7.67 4 4 2.67 4 9 1.00 15 4 13.67 49.00 22.00 41.68 283.531 1271 1271 204 1
2 3 - SONGÜL VAN 8 / A 12 3 11.00 4 3 3.00 10 0 10.00 4 6 2.00 2 4 0.67 14 4 12.67 46.00 20.00 39.34 273.842 1578 1578 269 2
3 36 - HELİN ABLAK 8 / A 13 4 11.67 4 4 2.67 8 2 7.33 1 4 -0.33 4 7 1.67 13 6 11.00 43.00 27.00 34.01 265.634 1876 1876 337 3
4 29 - YAPRAK SARİ 8 / A 11 3 10.00 3 4 1.67 6 2 5.33 1 6 -1.00 4 6 2.00 6 9 3.00 31.00 30.00 21.00 201.832 5344 5344 1069 4
5 67 - TUBA KELEŞ 8 / A 9 9 6.00 1 9 -2.00 7 3 6.00 0 10 -3.33 4 13 -0.33 12 7 9.67 33.00 51.00 16.01 196.784 5686 5686 1149 5
6 2 - FIRAT VAN 8 / B 10 9 7.00 3 7 0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 5 15 0.00 10 9 7.00 36.00 52.00 18.67 194.248 5864 5864 1192 6
7 81 - MELEK GÜVEN 8 / 0 6 11 2.33 0 7 -2.33 7 3 6.00 3 7 0.67 6 8 3.33 11 8 8.33 33.00 44.00 18.33 192.658 5967 5967 1220 7
8 100 - SÜMEYRA MASKAR 8 / A 8 8 5.33 4 4 2.67 5 4 3.67 1 6 -1.00 4 11 0.33 10 9 7.00 32.00 42.00 18.00 186.779 6405 6405 1314 8
9 66 - ESMANUR KELEŞ 8 / A 9 9 6.00 4 4 2.67 4 5 2.33 3 5 1.33 3 11 -0.67 10 9 7.00 33.00 43.00 18.66 186.499 6430 6430 1320 9

10 598 - AYNUR TEZER 8 / A 10 8 7.33 6 4 4.67 8 1 7.67 2 5 0.33 0 14 -4.67 10 9 7.00 36.00 41.00 22.33 180.484 6823 6823 1416 10
11 57 - SARA İNSAN 8 / A 8 7 5.67 3 4 1.67 6 4 4.67 0 1 -0.33 0 8 -2.67 10 8 7.33 27.00 32.00 16.34 174.173 7252 7252 1512 11
12 610 - ABDURAHMAN ASLANKAN 8 / B 7 12 3.00 4 6 2.00 6 4 4.67 1 4 -0.33 6 14 1.33 8 11 4.33 32.00 51.00 15.00 162.997 8124 8124 1723 12
13 128 - KAAN DEMİR 8 / C 8 8 5.33 2 5 0.33 6 4 4.67 0 0 0.00 0 5 -1.67 8 9 5.00 24.00 31.00 13.66 161.948 8218 8218 1748 13
14 56 - EBUBEKİR İNSAN 8 / C 8 6 6.00 1 7 -1.33 4 5 2.33 0 0 0.00 2 4 0.67 7 12 3.00 22.00 34.00 10.67 161.592 8242 8242 1756 14
15 82 - PINAR GÜVEN 8 / A 7 9 4.00 1 6 -1.00 3 5 1.33 1 3 0.00 4 8 1.33 7 9 4.00 23.00 40.00 9.66 158.273 8502 8502 1815 15
16 30 - ERKAN MAS AR 8 / C 5 14 0.33 3 7 0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 5 9 2.00 9 10 5.67 30.00 52.00 12.67 156.197 8673 8673 1864 16
17 258 - İDAL AKBAŞ 8 / A 7 12 3.00 2 8 -0.67 4 5 2.33 2 7 -0.33 6 10 2.67 7 12 3.00 28.00 54.00 10.00 155.219 8728 8728 1879 17
18 554 - RESUL ARSLAN 8 / C 8 10 4.67 3 7 0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 4 15 -1.00 8 11 4.33 30.00 56.00 11.34 155.163 8735 8735 1880 18
19 135 - MUHAMMED ALP 8 / B 6 9 3.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 4 0.67 5 4 3.67 5 11 1.33 25.00 41.00 11.33 153.691 8874 8874 1918 19
20 221 - SERHAT DEMİR 8 / C 9 10 5.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 0 0 0.00 6 11 2.33 6 13 1.67 23.00 52.00 5.67 153.667 8876 8876 1919 20
21 42 - YUSUF YILDIRIM 8 / C 9 10 5.67 3 7 0.67 4 6 2.00 0 0 0.00 1 6 -1.00 7 12 3.00 24.00 41.00 10.34 152.112 9024 9024 1964 21
22 114 - RECEP ALKAN 8 / C 10 9 7.00 1 8 -1.67 2 8 -0.67 2 4 0.67 4 16 -1.33 7 12 3.00 26.00 57.00 7.00 152.023 9027 9027 1967 22
23 190 - MUHAMMED DEMİR 8 / B 14 5 12.33 2 7 -0.33 3 1 2.67 0 0 0.00 3 17 -2.67 3 16 -2.33 25.00 46.00 9.67 150.023 9183 9183 2013 23
24 16 - AYŞE VARLI 8 / A 3 8 0.33 0 1 -0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 4 10 0.67 8 3 7.00 15.00 22.00 7.67 149.205 9230 9230 2030 24
25 161 - BEYZANUR ÇAKAN 8 / A 10 9 7.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 12 0.00 5 13 0.67 27.00 56.00 8.33 148.822 9259 9259 2036 25
26 22 - CAN SANCAK 8 / B 5 14 0.33 5 5 3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 3 17 -2.67 11 8 8.33 30.00 58.00 10.66 145.116 9589 9589 2108 26
27 85 - İREM APAK 8 / A 6 8 3.33 3 4 1.67 2 6 0.00 1 6 -1.00 5 11 1.33 5 8 2.33 22.00 43.00 7.66 144.180 9662 9662 2125 27
28 174 - HABİB VURAL 8 / B 7 12 3.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 16 -1.33 8 11 4.33 28.00 60.00 8.00 140.805 9966 9966 2198 28
29 240 - RABİA TAŞ 8 / A 5 13 0.67 0 9 -3.00 5 4 3.67 3 6 1.00 2 16 -3.33 11 8 8.33 26.00 56.00 7.34 138.881 10129 10129 2243 29
30 40 - BAYRAM DEMİR 8 / B 5 14 0.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 6 14 1.33 8 11 4.33 27.00 61.00 6.65 137.927 10196 10196 2265 30
31 327 - EVİN TEK 8 / A 7 11 3.33 4 5 2.33 5 3 4.00 2 4 0.67 2 11 -1.67 6 10 2.67 26.00 44.00 11.33 137.901 10199 10199 2266 31
32 293 - HAMDULLAH YILDIZ 8 / C 7 12 3.00 4 6 2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 15 -1.00 7 12 3.00 28.00 59.00 8.33 136.434 10307 10307 2290 32
33 277 - YUSUF SARİ 8 / C 7 12 3.00 3 7 0.67 4 6 2.00 0 0 0.00 1 7 -1.33 7 12 3.00 22.00 44.00 7.34 133.501 10515 10515 2340 33
34 112 - CİHAN SANCAK 8 / B 7 12 3.00 4 6 2.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 3 17 -2.67 7 12 3.00 29.00 59.00 9.33 130.494 10732 10732 2387 34
35 202 - RECEP İNSAN 8 / B 6 13 1.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 0 10 -3.33 4 16 -1.33 8 11 4.33 24.00 64.00 2.67 126.582 11034 11034 2460 35
36 104 - YUSUF PİLBAS 8 / C 10 7 7.67 0 6 -2.00 1 6 -1.00 0 1 -0.33 1 3 0.00 1 11 -2.67 13.00 34.00 1.67 126.256 11059 11059 2466 36
37 251 - E M R A H M A S KAR 8 / C 3 16 -2.33 4 6 2.00 4 6 2.00 0 0 0.00 5 12 1.00 8 11 4.33 24.00 51.00 7.00 124.327 11217 11217 2513 37
38 32 - YILMAZ DALMIŞ 8 / C 7 12 3.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 0 0 0.00 6 13 1.67 4 14 -0.67 19.00 57.00 0.00 118.504 11620 11620 2609 38
39 77 - İSMAİL AKBAŞ 8 / B 5 14 0.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 7 13 2.67 5 14 0.33 21.00 67.00 -1.34 113.021 11985 11985 2696 39
40 154 - MURAT BARI Ş 8 / B 7 12 3.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 4 5 2.33 4 16 -1.33 3 8 0.33 21.00 58.00 1.66 112.387 12024 12024 2707 40
41 83 - CESİM TEZER 8 / C 9 10 5.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 0 0 0.00 1 18 -5.00 5 14 0.33 21.00 56.00 2.33 109.768 12165 12165 2740 41
42 80 - DİLEK GÜVEN 8 / A 7 11 3.33 1 7 -1.33 0 9 -3.00 1 4 -0.33 2 15 -3.00 4 10 0.67 15.00 56.00 -3.66 100.270 12674 12674 2869 42
43 13 - BERAT PİLBAS 8 / C 5 14 0.33 2 7 -0.33 3 7 0.67 0 0 0.00 2 18 -4.00 7 12 3.00 19.00 58.00 -0.33 97.572 12779 12779 2894 43
44 237 - İSMAİL VURAL 8 / C 8 11 4.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 0 0 0.00 3 16 -2.33 3 16 -2.33 18.00 59.00 -1.66 96.698 12808 12808 2898 44
45 0 - ERHA NYILD* 8 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 13 -2.33 6 13 1.67 8.00 26.00 -0.66 96.610 12812 12812 2899 45
46 246 - MELİK FIRAT ÇELİK 8 / B 5 14 0.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 5 15 0.00 4 15 -1.00 21.00 67.00 -1.33 94.843 12895 12895 2924 46
47 0 - ERHANYIL DI Z 8 / C 4 15 -1.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12.00 37.00 -0.34 94.740 12901 12901 2927 47
48 170 - YÜSRA YAŞAR 8 / A 5 14 0.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 1 8 -1.67 3 12 -1.00 4 11 0.33 17.00 61.00 -3.35 93.732 12927 12927 2936 48
49 234 - YUSUF ÇELİK 8 / B 3 16 -2.33 4 6 2.00 3 7 0.67 5 5 3.33 2 18 -4.00 7 12 3.00 24.00 64.00 2.67 89.365 13067 13067 2967 49
50 231 - YUNUS MASKAR 8 / B 5 14 0.33 1 9 -2.00 1 9 -2.00 6 4 4.67 3 17 -2.67 4 14 -0.67 20.00 67.00 -2.34 83.050 13237 13237 3015 50
51 84 - TAHA TUNÇ 8 / B 5 14 0.33 3 7 0.67 3 7 0.67 1 8 -1.67 5 15 0.00 2 15 -3.00 19.00 66.00 -3.00 82.856 13243 13243 3017 51
52 156 - EVRENÇELİK 8 / C 5 14 0.33 1 9 -2.00 1 8 -1.67 0 0 0.00 3 17 -2.67 4 15 -1.00 14.00 63.00 -7.01 74.561 13413 13413 3059 52

Genel 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602
İl 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602

İlçe 5.88 1.63 3.93 1.19 0.12 5.36 18.11 180.804 3111
Kurum 3.77 0.37 1.86 0.18 -0.54 3.53 9.17 145.919 52

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR DENEME / AĞRI LGS DENEME / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR LGS KDS - 1 16-11-2019
Ağrı - PATNOS - Patnos İMKB Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 33 - ABDULSAMED KELEŞ 8 / B 17 2 16.33 7 3 6.00 9 1 8.67 6 4 4.67 4 6 2.00 15 4 13.67 58.00 20.00 51.34 327.638 412 412 62 1
2 355 - SÜMEYYE ERDOĞAN 8 / B 14 4 12.67 6 4 4.67 8 2 7.33 3 6 1.00 7 4 5.67 15 4 13.67 53.00 24.00 45.01 317.163 532 532 79 2
3 404 - NEDİM AKBAY 8 / C 13 5 11.33 6 4 4.67 9 1 8.67 9 0 9.00 7 7 4.67 14 5 12.33 58.00 22.00 50.67 308.357 682 682 109 3
4 481 - FATMANUR KELEŞ 8 / C 12 5 10.33 4 5 2.33 8 2 7.33 9 0 9.00 2 9 -1.00 17 2 16.33 52.00 23.00 44.32 288.019 1151 1151 183 4
5 405 - VURKAN ALIŞ 8 / C 11 7 8.67 4 6 2.00 9 1 8.67 7 2 6.33 5 8 2.33 15 4 13.67 51.00 28.00 41.67 278.345 1430 1430 238 5
6 329 - BETÜL AYDIN 8 / C 11 4 9.67 1 5 -0.67 6 2 5.33 4 2 3.33 4 5 2.33 15 3 14.00 41.00 21.00 33.99 273.294 1598 1598 274 6
7 467 - EDANUR DAMAR 8 / C 10 9 7.00 3 7 0.67 7 3 6.00 5 5 3.33 4 4 2.67 16 3 15.00 45.00 31.00 34.67 267.869 1788 1788 317 7
8 635 - ZAFER ATAŞ 8 / B 11 5 9.33 4 5 2.33 6 4 4.67 3 4 1.67 4 4 2.67 13 5 11.33 41.00 27.00 32.00 257.540 2211 2211 395 8
9 439 - AYNUR ALIŞ 8 / C 11 6 9.00 1 8 -1.67 5 4 3.67 1 8 -1.67 7 5 5.33 13 6 11.00 38.00 37.00 25.66 256.830 2252 2252 405 9

10 325 - İSRA KURUŞ 8 / C 9 3 8.00 1 5 -0.67 7 3 6.00 1 5 -0.67 5 5 3.33 14 4 12.67 37.00 25.00 28.66 255.573 2301 2301 419 10
11 161 - ROJİN YELTEĞİN 8 / C 11 3 10.00 4 6 2.00 7 2 6.33 3 2 2.33 2 4 0.67 13 4 11.67 40.00 21.00 33.00 254.936 2320 2320 423 11
12 111 - MUSA ALLAHKULU 8 / B 12 7 9.67 2 8 -0.67 6 4 4.67 7 3 6.00 8 12 4.00 11 8 8.33 46.00 42.00 32.00 250.799 2525 2525 468 12
13 390 - NUPAY ESKİN 8 / B 10 7 7.67 5 5 3.33 9 1 8.67 3 7 0.67 3 7 0.67 14 5 12.33 44.00 32.00 33.34 247.497 2670 2670 498 13
14 443 - BÜŞRA ÖZYOLCU 8 / A 11 6 9.00 5 4 3.67 8 2 7.33 5 0 5.00 4 7 1.67 11 7 8.67 44.00 26.00 35.34 243.822 2856 2856 536 14
15 39 - BÜŞRA İŞİK 8 / A 11 7 8.67 4 5 2.33 6 3 5.00 3 4 1.67 2 9 -1.00 14 4 12.67 40.00 32.00 29.34 240.522 3023 3023 570 15
16 177 - BERFİN VAROL 8 / C 10 8 7.33 3 5 1.33 9 1 8.67 5 4 3.67 3 6 1.00 13 6 11.00 43.00 30.00 33.00 240.517 3024 3024 571 16
17 636 - YASEMİN OĞUR 8 / A 11 6 9.00 3 4 1.67 8 2 7.33 4 0 4.00 3 6 1.00 11 7 8.67 40.00 25.00 31.67 235.407 3298 3298 618 17
18 229 - EMİNE ESKİN 8 / A 11 4 9.67 4 5 2.33 7 1 6.67 2 7 -0.33 4 8 1.33 10 8 7.33 38.00 33.00 27.00 226.769 3787 3787 715 18
19 888 - MELEK ALAN 8 / C 7 6 5.00 5 5 3.33 8 2 7.33 3 7 0.67 2 6 0.00 14 5 12.33 39.00 31.00 28.66 224.887 3897 3897 741 19
20 339 - SERVET KAYA 8 / B 11 8 8.33 4 6 2.00 7 3 6.00 5 5 3.33 6 11 2.33 9 10 5.67 42.00 43.00 27.66 217.922 4308 4308 833 20
21 385 - İLKNUR DAMAR 8 / B 10 8 7.33 1 9 -2.00 7 3 6.00 4 5 2.33 4 8 1.33 11 8 8.33 37.00 41.00 23.32 214.943 4472 4472 871 21
22 78 - ZEYNEP ADIR 8 / B 10 5 8.33 0 1 -0.33 7 3 6.00 3 3 2.00 0 0 0.00 10 6 8.00 30.00 18.00 24.00 213.227 4590 4590 900 22
23 624 - ÖMER ÖZYOLCU 8 / A 8 8 5.33 6 4 4.67 8 2 7.33 3 6 1.00 1 8 -1.67 13 6 11.00 39.00 34.00 27.66 211.227 4721 4721 926 23
24 612 - ZEYNEP MASKAR 8 / B 11 8 8.33 4 6 2.00 8 2 7.33 0 0 0.00 2 3 1.00 9 8 6.33 34.00 27.00 24.99 211.195 4723 4723 928 24
25 336 - YUSUF AYDIN 8 / B 7 10 3.67 4 6 2.00 7 3 6.00 1 7 -1.33 5 11 1.33 13 6 11.00 37.00 43.00 22.67 209.272 4850 4850 953 25
26 353 - SERPİL ALAN 8 / C 8 6 6.00 3 5 1.33 5 2 4.33 5 1 4.67 2 6 0.00 11 6 9.00 34.00 26.00 25.33 208.871 4887 4887 957 26
27 275 - ROJİN DUVA 8 / B 9 3 8.00 4 4 2.67 5 4 3.67 2 5 0.33 4 6 2.00 8 7 5.67 32.00 29.00 22.34 207.004 4998 4998 981 27
28 278 - UĞURCAN TAŞDEMİR 8 / A 8 1 7.67 6 4 4.67 8 2 7.33 1 5 -0.67 0 4 -1.33 10 6 8.00 33.00 22.00 25.67 206.650 5022 5022 986 28
29 430 - ÜMMÜGÜLSÜM SAKAR 8 / A 10 9 7.00 5 4 3.67 8 2 7.33 4 6 2.00 5 15 0.00 10 9 7.00 42.00 45.00 27.00 206.589 5030 5030 989 29
30 588 - HELİN ATAŞ 8 / C 8 6 6.00 1 9 -2.00 3 6 1.00 5 2 4.33 5 10 1.67 11 7 8.67 33.00 40.00 19.67 206.338 5052 5052 991 30
31 361 - BERAT VAROL 8 / A 9 9 6.00 6 3 5.00 8 2 7.33 3 0 3.00 2 4 0.67 9 9 6.00 37.00 27.00 28.00 201.535 5364 5364 1072 31
32 876 - BERAT ALTAY 8 / B 9 6 7.00 4 6 2.00 10 0 10.00 2 7 -0.33 4 11 0.33 9 10 5.67 38.00 40.00 24.67 198.278 5579 5579 1128 32
33 435 - BERİVAN ALTAY 8 / C 9 5 7.33 2 7 -0.33 6 2 5.33 2 5 0.33 3 10 -0.33 10 8 7.33 32.00 37.00 19.66 197.387 5644 5644 1142 33
34 129 - ŞÜHEDA KAYA 8 / C 8 11 4.33 0 10 -3.33 4 6 2.00 4 6 2.00 7 13 2.67 11 8 8.33 34.00 54.00 16.00 195.786 5747 5747 1162 34
35 139 - GAMZE GÖNÜLDAŞ 8 / C 10 4 8.67 3 5 1.33 7 3 6.00 5 2 4.33 0 11 -3.67 10 9 7.00 35.00 34.00 23.66 193.273 5916 5916 1205 35
36 402 - MURAT ALTAY 8 / C 11 8 8.33 3 7 0.67 5 4 3.67 0 0 0.00 1 0 1.00 8 11 4.33 28.00 30.00 18.00 191.326 6072 6072 1239 36
37 603 - BERFİN YILMAZ 8 / A 9 7 6.67 2 6 0.00 4 4 2.67 6 2 5.33 2 8 -0.67 9 7 6.67 32.00 34.00 20.67 191.094 6087 6087 1242 37
38 543 - K* LYA N A A 8 / C 10 9 7.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 0 10 -3.33 5 15 0.00 11 8 8.33 30.00 58.00 10.67 188.722 6255 6255 1272 38
39 512 - LEYLA YILDIZ 8 / A 7 12 3.00 1 8 -1.67 8 2 7.33 4 6 2.00 9 8 6.33 7 12 3.00 36.00 48.00 19.99 186.286 6447 6447 1325 39
40 383 - HAYRUNİSA ÇİF*İ 0 / 0 10 9 7.00 4 6 2.00 6 4 4.67 4 6 2.00 1 6 -1.00 9 10 5.67 34.00 41.00 20.34 185.952 6467 6467 1329 40
41 497 - HATİCE AKBAY 8 / A 8 11 4.33 2 7 -0.33 7 3 6.00 1 8 -1.67 4 10 0.67 10 7 7.67 32.00 46.00 16.67 184.750 6539 6539 1345 41
42 412 - ONUR SAKAR 8 / A 8 11 4.33 2 8 -0.67 3 6 1.00 5 5 3.33 6 14 1.33 10 9 7.00 34.00 53.00 16.32 183.978 6590 6590 1362 42
43 18 - CELİL KATMIŞ 8 / C 7 8 4.33 2 6 0.00 3 7 0.67 3 5 1.33 3 6 1.00 10 7 7.67 28.00 39.00 15.00 183.743 6606 6606 1365 43
44 0 - ZEHRA MASYAN 8 / C 8 8 5.33 4 5 2.33 6 1 5.67 4 5 2.33 2 8 -0.67 8 7 5.67 32.00 34.00 20.66 179.949 6870 6870 1427 44
45 227 - SÜHEYLA AYDIN 8 / C 8 6 6.00 3 5 1.33 4 3 3.00 1 7 -1.33 5 11 1.33 7 9 4.00 28.00 41.00 14.33 174.704 7218 7218 1504 45
46 189 - EMRE DURU 8 / A 8 11 4.33 6 4 4.67 6 4 4.67 1 9 -2.00 5 15 0.00 9 10 5.67 35.00 53.00 17.34 173.252 7325 7325 1531 46
47 316 - NAZAR KAYA 8 / A 9 10 5.67 3 7 0.67 5 5 3.33 0 4 -1.33 3 10 -0.33 9 10 5.67 29.00 46.00 13.68 172.737 7379 7379 1543 47
48 228 - EYYÜP KAYA 8 / C 4 11 0.33 1 9 -2.00 3 5 1.33 2 5 0.33 4 4 2.67 10 9 7.00 24.00 43.00 9.66 161.042 8287 8287 1765 48
49 333 - İSLAM ALAN 8 / C 5 14 0.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 2 1.33 0 0 0.00 11 8 8.33 25.00 37.00 12.65 159.931 8366 8366 1780 49
50 272 - MUHAMMED KAYA 8 / B 9 10 5.67 4 6 2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 9 0.00 7 12 3.00 29.00 51.00 12.00 159.015 8444 8444 1799 50
51 578 - BERAT KILIÇ 8 / B 9 10 5.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 6 14 1.33 6 13 1.67 31.00 57.00 12.00 158.600 8474 8474 1806 51
52 343 - MUHAMMED İNAN AKBAY 8 / B 7 9 4.00 4 5 2.33 3 5 1.33 4 6 2.00 5 11 1.33 6 10 2.67 29.00 46.00 13.66 157.873 8539 8539 1824 52
53 630 - MUHAMMED KAYA 8 / C 4 6 2.00 5 4 3.67 2 5 0.33 0 0 0.00 1 11 -2.67 11 7 8.67 23.00 33.00 12.00 156.661 8632 8632 1853 53
54 349 - SAMET GERÇEK 8 / B 8 11 4.33 2 7 -0.33 4 6 2.00 4 6 2.00 4 10 0.67 7 12 3.00 29.00 52.00 11.67 155.131 8740 8740 1882 54
55 372 - FIRAT OĞUR 8 / B 11 8 8.33 3 7 0.67 3 7 0.67 1 5 -0.67 4 14 -0.67 5 14 0.33 27.00 55.00 8.66 151.042 9101 9101 1990 55
56 104 - ADEM ÜNAL 8 / A 9 9 6.00 3 7 0.67 1 8 -1.67 4 6 2.00 6 13 1.67 5 14 0.33 28.00 57.00 9.00 150.863 9110 9110 1992 56
57 314 - ÇETİN VAROL İ N 8 / B 5 11 1.33 5 5 3.33 8 2 7.33 4 4 2.67 6 10 2.67 5 13 0.67 33.00 45.00 18.00 148.046 9325 9325 2051 57
58 187 - BERAT KAYA 8 / C 4 8 1.33 5 5 3.33 4 6 2.00 3 7 0.67 1 14 -3.67 10 6 8.00 27.00 46.00 11.66 145.340 9566 9566 2099 58
59 417 - METEHAN YILMAZ 8 / A 6 11 2.33 4 4 2.67 5 2 4.33 4 4 2.67 0 5 -1.67 7 10 3.67 26.00 36.00 14.00 141.857 9881 9881 2176 59
60 341 - MELİK VAROL 8 / B 9 9 6.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 15 -1.00 6 13 1.67 26.00 60.00 6.00 140.926 9953 9953 2195 60
61 147 - MUSTAFA ÇÜRKÜ 8 / B 7 12 3.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 5 1.33 7 12 3.00 22.00 54.00 3.99 140.360 10004 10004 2209 61
62 610 - SİNEM UÇAN 8 / A 7 11 3.33 1 8 -1.67 4 4 2.67 3 5 1.33 2 15 -3.00 8 8 5.33 25.00 51.00 7.99 139.694 10059 10059 2223 62
63 634 - SAMET ATAŞK 8 / B 7 10 3.67 2 5 0.33 4 6 2.00 0 5 -1.67 3 13 -1.33 7 10 3.67 23.00 49.00 6.67 138.882 10128 10128 2242 63
64 5 - EMİRKAAN KAYA 8 / A 5 12 1.00 3 7 0.67 7 2 6.33 3 7 0.67 6 14 1.33 6 13 1.67 30.00 55.00 11.67 135.899 10345 10345 2301 64
65 0 - M * YEME S K İ N 8 / A 7 11 3.33 3 7 0.67 7 3 6.00 2 7 -0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 19.00 28.00 9.67 130.165 10751 10751 2392 65
66 82 - ZELİHA DUVA 8 / A 7 10 3.67 1 8 -1.67 4 4 2.67 2 6 0.00 4 9 1.00 4 14 -0.67 22.00 51.00 5.00 126.121 11073 11073 2471 66
67 356 - VEDAT AKBAY 8 / C 6 12 2.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 4 16 -1.33 6 13 1.67 25.00 62.00 4.33 117.959 11660 11660 2618 67
68 0 - HAMİT NAÇİTAVHAM 8 / B 5 10 1.67 2 7 -0.33 3 4 1.67 1 4 -0.33 2 13 -2.33 6 9 3.00 19.00 47.00 3.35 116.819 11732 11732 2630 68
69 74 - BURHAN AYAR 8 / A 4 15 -1.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 9 11 5.33 3 16 -2.33 26.00 62.00 5.33 115.747 11801 11801 2650 69
70 546 - SİBEL ÇİMEN 8 / A 4 15 -1.00 1 8 -1.67 1 8 -1.67 3 6 1.00 6 12 2.00 6 12 2.00 21.00 61.00 0.66 114.623 11884 11884 2672 70
71 345 - ÖMERL ACİN 8 / B 4 15 -1.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 15 0.00 7 12 3.00 23.00 65.00 1.33 111.483 12078 12078 2720 71
72 780 - GAMZE KILIÇ 8 / A 6 11 2.33 1 8 -1.67 4 4 2.67 1 9 -2.00 2 15 -3.00 6 13 1.67 20.00 60.00 0.00 105.692 12382 12382 2797 72
73 321 - ONUR ESKİN 8 / A 3 16 -2.33 3 7 0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 5 15 0.00 7 12 3.00 23.00 65.00 1.34 105.172 12413 12413 2805 73
74 0 - MEER * E S K İN 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 16 -2.33 7 12 3.00 10.00 28.00 0.67 104.906 12426 12426 2807 74
75 327 - FIRAT GÜZELAYDIN 8 / A 6 12 2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 17 -2.67 5 14 0.33 23.00 64.00 1.66 101.675 12595 12595 2846 75
76 559 - YUSUF ALTAY 8 / A 3 16 -2.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 6 14 1.33 5 14 0.33 22.00 66.00 -0.01 96.384 12820 12820 2902 76
77 58 - ADEM YDAR 8 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 15 0.00 4 15 -1.00 9.00 30.00 -1.00 93.762 12924 12924 2934 77
78 514 - MEHMET AKİF OĞUR 8 / C 3 16 -2.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 2 7 -0.33 5 14 0.33 6 13 1.67 19.00 67.00 -3.33 93.394 12939 12939 2940 78
79 0 - ADEM AYDAR 8 / C 2 17 -3.67 3 7 0.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 13.00 36.00 1.00 84.026 13214 13214 3008 79
80 620 - FURKAN OĞUR 8 / B 4 15 -1.00 5 5 3.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 14 -1.67 3 15 -2.00 21.00 63.00 -0.01 78.294 13340 13340 3037 80
81 67 - CANPOLAT YELTEĞİN 8 / C 4 15 -1.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 7 -0.33 2 17 -3.67 4 15 -1.00 17.00 69.00 -6.00 65.287 13519 13519 3090 81



Genel 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602
İl 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602

İlçe 5.88 1.63 3.93 1.19 0.12 5.36 18.11 180.804 3111
Kurum 5.09 0.99 4.03 1.24 0.58 6.13 18.06 182.647 81

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR DENEME / AĞRI LGS DENEME / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR LGS KDS - 1 16-11-2019
Ağrı - PATNOS - Pirömer Sebahattin Yıldız Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 169 - VOLKAN MARAL 8 / A 11 8 8.33 5 5 3.33 7 3 6.00 2 8 -0.67 8 12 4.00 13 6 11.00 46.00 42.00 31.99 257.110 2231 2231 401 1
2 10 - BERATCAN MÜNAS 8 / A 7 10 3.67 6 4 4.67 7 3 6.00 5 5 3.33 10 10 6.67 13 6 11.00 48.00 38.00 35.34 251.775 2472 2472 451 2
3 42 - DOĞUKAN YILDIZ 0 / 0 13 6 11.00 5 4 3.67 8 2 7.33 4 6 2.00 6 10 2.67 10 9 7.00 46.00 37.00 33.67 247.362 2680 2680 502 3
4 13 - BERFİN YILDIZ 0 / 0 15 4 13.67 3 5 1.33 8 2 7.33 5 5 3.33 5 15 0.00 10 9 7.00 46.00 40.00 32.66 246.699 2717 2717 506 4
5 53 - ESRA KAYA 8 / A 13 6 11.00 4 6 2.00 7 3 6.00 4 6 2.00 5 15 0.00 11 8 8.33 44.00 44.00 29.33 235.392 3300 3300 619 5
6 79 - KADER YILDIZ 8 / A 13 6 11.00 3 7 0.67 7 3 6.00 5 5 3.33 7 13 2.67 9 10 5.67 44.00 44.00 29.34 234.621 3342 3342 627 6
7 135 - SERKAN MARAL 8 / A 9 10 5.67 6 4 4.67 8 2 7.33 6 4 4.67 7 13 2.67 10 9 7.00 46.00 42.00 32.01 219.552 4217 4217 811 7
8 87 - KADER KAYA 8 / A 9 10 5.67 7 3 6.00 8 2 7.33 0 10 -3.33 8 12 4.00 10 9 7.00 42.00 46.00 26.67 217.552 4319 4319 837 8
9 608 - ESRA ÇELİK 8 / A 7 12 3.00 3 7 0.67 7 3 6.00 4 6 2.00 6 14 1.33 13 6 11.00 40.00 48.00 24.00 208.055 4932 4932 967 9

10 69 - HAZAL KAYA 8 / A 15 4 13.67 0 9 -3.00 6 4 4.67 3 7 0.67 2 18 -4.00 9 10 5.67 35.00 52.00 17.68 200.402 5442 5442 1090 10
11 89 - MEHMET MARAL R 8 / B 7 12 3.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 9 11 5.33 8 11 4.33 34.00 54.00 15.99 182.242 6705 6705 1387 11
12 67 - GAMZE YILDIZ 8 / A 6 13 1.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 0 10 -3.33 5 15 0.00 12 7 9.67 30.00 58.00 10.67 169.744 7611 7611 1604 12
13 1 - BAHAR KAYA 8 / A 10 9 7.00 1 9 -2.00 6 4 4.67 0 10 -3.33 8 12 4.00 5 14 0.33 30.00 58.00 10.67 168.449 7703 7703 1627 13
14 0 - MEHMET AIİ GÜRBÜZ 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 12 0.00 12 7 9.67 16.00 19.00 9.67 160.320 8333 8333 1772 14
15 27 - CANAN MARAL 8 / B 8 11 4.33 1 9 -2.00 5 5 3.33 5 5 3.33 7 13 2.67 6 13 1.67 32.00 56.00 13.33 160.153 8348 8348 1774 15
16 14 - BERİVAN MÜNAS 8 / A 11 8 8.33 5 5 3.33 4 6 2.00 4 6 2.00 3 17 -2.67 6 13 1.67 33.00 55.00 14.66 157.415 8583 8583 1837 16
17 15 - MUSTAFA MÜNAS 8 / B 8 11 4.33 3 7 0.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 2 9 -1.00 8 9 5.00 28.00 49.00 11.66 157.206 8594 8594 1841 17
18 555 - AYSUN MARAL 8 / B 8 11 4.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 16 -1.33 9 10 5.67 27.00 61.00 6.67 151.534 9066 9066 1979 18
19 0 - SEVDA ÇELİK 8 / A 9 10 5.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 0 10 -3.33 7 13 2.67 5 14 0.33 26.00 62.00 5.34 148.316 9298 9298 2047 19
20 142 - ŞEVVAL KAYA 8 / A 10 9 7.00 3 7 0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 1 19 -5.33 8 11 4.33 29.00 59.00 9.34 144.037 9675 9675 2127 20
21 54 - FATİH MÜNAS 8 / B 4 15 -1.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 8 9 5.00 6 8 3.33 25.00 55.00 6.66 143.171 9757 9757 2145 21
22 172 - YEŞİM YILDIZ 8 / A 4 8 1.33 2 4 0.67 4 3 3.00 0 6 -2.00 5 4 3.67 5 10 1.67 20.00 35.00 8.34 142.936 9778 9778 2152 22
23 185 - YUNUS MARAL 8 / B 7 12 3.00 4 6 2.00 6 4 4.67 4 6 2.00 4 16 -1.33 7 12 3.00 32.00 56.00 13.34 142.390 9822 9822 2163 23
24 131 - SAMET ÖNAT 8 / A 8 9 5.00 2 5 0.33 5 5 3.33 0 4 -1.33 2 13 -2.33 7 12 3.00 24.00 48.00 8.00 139.547 10070 10070 2227 24
25 23 - ŞİLAN MÜNAS 8 / B 9 10 5.67 0 10 -3.33 7 3 6.00 4 6 2.00 3 17 -2.67 6 12 2.00 29.00 58.00 9.67 138.940 10123 10123 2239 25
26 88 - MEHMET ALİ GÜRBÜZ 8 / B 8 11 4.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 5 2.33 0 0 0.00 0 0 0.00 18.00 30.00 7.99 132.432 10596 10596 2359 26
27 77 - HÜSEYİN KESKİN 8 / B 8 11 4.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 6 14 1.33 4 15 -1.00 26.00 62.00 5.33 129.646 10802 10802 2403 27
28 2 - DİLNUR KAYA 8 / B 9 10 5.67 4 6 2.00 4 6 2.00 4 6 2.00 3 14 -1.67 3 14 -1.67 27.00 56.00 8.33 123.944 11241 11241 2523 28
29 29 - CANER MARAL L 8 / B 4 15 -1.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 5 15 0.00 8 11 4.33 23.00 65.00 1.33 117.809 11674 11674 2621 29
30 45 - EREN YILDIZ 8 / A 4 12 0.00 3 7 0.67 3 5 1.33 4 4 2.67 3 14 -1.67 7 12 3.00 24.00 54.00 6.00 115.736 11802 11802 2651 30
31 99 - MUHAMMED MARAL 8 / B 6 13 1.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 18 -4.00 7 12 3.00 24.00 64.00 2.66 108.375 12245 12245 2758 31
32 607 - ASLI KESKİN 8 / B 6 13 1.67 3 7 0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 18 -4.00 7 12 3.00 23.00 65.00 1.34 106.419 12333 12333 2784 32
33 21 - ONUR ÖDEN 0 / 0 8 11 4.33 1 9 -2.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 3 17 -2.67 5 14 0.33 19.00 69.00 -4.01 104.357 12456 12456 2813 33
34 139 - *EYİT YILDIZ 8 / B 4 15 -1.00 3 7 0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 4 16 -1.33 6 13 1.67 25.00 63.00 4.01 103.216 12505 12505 2829 34
35 65 - FERM*N MARAL 8 / B 3 16 -2.33 2 7 -0.33 3 7 0.67 5 1 4.67 5 15 0.00 5 14 0.33 23.00 60.00 3.01 94.947 12892 12892 2923 35
36 49 - DİLEK ÇELİK 8 / A 3 16 -2.33 5 5 3.33 8 2 7.33 3 7 0.67 4 16 -1.33 4 15 -1.00 27.00 61.00 6.67 88.132 13103 13103 2977 36
37 43 - EBRU MÜNAS 8 / B 4 15 -1.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 17 -3.67 6 9 3.00 18.00 65.00 -3.68 87.750 13117 13117 2982 37
38 175 - YUNUS MARAL 8 / B 4 15 -1.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 17 -2.67 6 13 1.67 19.00 69.00 -4.01 85.379 13182 13182 2999 38
39 68 - HASAN KESKİN 8 / B 5 14 0.33 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 4 16 -1.33 3 16 -2.33 21.00 67.00 -1.32 82.621 13248 13248 3018 39
40 552 - ŞEVVAL YILDIZ 8 / B 1 18 -5.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 0 0 0.00 5 15 0.00 6 13 1.67 16.00 62.00 -4.67 77.243 13367 13367 3048 40

Genel 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602
İl 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602

İlçe 5.88 1.63 3.93 1.19 0.12 5.36 18.11 180.804 3111
Kurum 3.88 0.62 2.89 0.61 0.09 3.81 11.89 154.573 40

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR DENEME / AĞRI LGS DENEME / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR LGS KDS - 1 16-11-2019
Ağrı - PATNOS - Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 429 - YUSUF EMRE KILIÇ 8 / A 15 4 13.67 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 13 6 11.00 19 0 19.00 77.00 10.00 73.67 413.419 7 7 1 1
2 0 - HALİL CAN 8 / A 18 1 17.67 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 11 8 8.33 18 1 17.67 76.00 11.00 72.34 412.281 9 9 2 2
3 218 - ESMANUR TEKİN 8 / D 18 1 17.67 8 2 7.33 10 0 10.00 9 1 8.67 10 8 7.33 19 0 19.00 74.00 12.00 70.00 410.696 13 13 3 3
4 448 - ZÜMRÜT YARENMERDANE 8 / A 16 2 15.33 9 1 8.67 10 0 10.00 6 3 5.00 9 4 7.67 18 1 17.67 68.00 11.00 64.34 386.366 40 40 7 4
5 245 - GAMZE ERYILMAZ 8 / A 16 3 15.00 8 2 7.33 6 4 4.67 3 7 0.67 12 7 9.67 18 1 17.67 63.00 24.00 55.01 379.864 59 59 8 5
6 304 - BURCU ATASEVEN 8 / E 18 1 17.67 10 0 10.00 10 0 10.00 7 3 6.00 5 9 2.00 19 0 19.00 69.00 13.00 64.67 379.111 61 61 9 6
7 295 - MAHMUT DEMİR 8 / G 14 3 13.00 9 0 9.00 9 1 8.67 9 0 9.00 7 6 5.00 19 0 19.00 67.00 10.00 63.67 368.751 97 97 10 7
8 25 - ŞEVVAL DEMİR 8 / D 19 0 19.00 8 1 7.67 9 1 8.67 10 0 10.00 7 8 4.33 15 4 13.67 68.00 14.00 63.34 368.471 98 98 11 8
9 79 - ZELİHA BÜŞRA TAŞKIN 8 / G 16 2 15.33 9 0 9.00 8 2 7.33 7 1 6.67 6 3 5.00 17 1 16.67 63.00 9.00 60.00 363.314 119 119 13 9

10 345 - MUSTAFA YÜCA 8 / A 17 2 16.33 8 2 7.33 9 1 8.67 8 1 7.67 10 10 6.67 15 4 13.67 67.00 20.00 60.34 361.727 128 128 14 10
11 226 - EYYÜP KILIÇ 8 / H 17 2 16.33 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 5 9 2.00 17 2 16.33 66.00 16.00 60.66 354.097 176 176 18 11
12 333 - MUHAMMED EMİN SARI 8 / E 15 4 13.67 8 2 7.33 10 0 10.00 9 1 8.67 8 3 7.00 15 4 13.67 65.00 14.00 60.34 350.542 203 203 20 12
13 173 - MERVE KAYA 8 / B 16 2 15.33 6 3 5.00 9 1 8.67 8 1 7.67 8 7 5.67 15 4 13.67 62.00 18.00 56.01 346.112 228 228 25 13
14 2 - SILA KETENCİ 8 / A 16 3 15.00 9 1 8.67 8 2 7.33 7 2 6.33 6 10 2.67 17 2 16.33 63.00 20.00 56.33 344.335 236 236 28 14
15 306 - HELİN CAN 8 / H 16 2 15.33 8 2 7.33 8 2 7.33 6 4 4.67 5 6 3.00 17 2 16.33 60.00 18.00 53.99 343.904 240 240 29 15
16 945 - ERKAN UYGURLU 8 / H 15 4 13.67 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 6 10 2.67 17 2 16.33 65.00 19.00 58.67 341.475 260 260 31 16
17 380 - RECEP TUNÇ 8 / A 15 2 14.33 8 2 7.33 8 2 7.33 8 1 7.67 7 5 5.33 15 3 14.00 61.00 15.00 55.99 341.384 262 262 32 17
18 819 - ABDULSAMET DAĞ 8 / F 14 5 12.33 10 0 10.00 10 0 10.00 4 6 2.00 6 4 4.67 17 2 16.33 61.00 17.00 55.33 339.042 288 288 38 18
19 8 - M EYYÜP TUNÇ 8 / A 16 3 15.00 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 5 10 1.67 16 3 15.00 65.00 18.00 59.01 337.535 298 298 40 19
20 388 - SAMİ YUSUF ŞAHİN 8 / D 18 1 17.67 9 0 9.00 7 3 6.00 6 4 4.67 2 9 -1.00 17 1 16.67 59.00 18.00 53.01 337.421 302 302 41 20
21 193 - EBRAR KAYA 8 / D 14 5 12.33 7 3 6.00 9 1 8.67 6 2 5.33 6 5 4.33 17 2 16.33 59.00 18.00 52.99 334.065 342 342 46 21
22 159 - BARAN YAVUZ 8 / F 17 2 16.33 7 3 6.00 8 2 7.33 4 6 2.00 7 13 2.67 16 3 15.00 59.00 29.00 49.33 333.964 343 343 47 22
23 239 - FIRAT DEMİR 8 / A 16 3 15.00 7 3 6.00 10 0 10.00 5 5 3.33 9 10 5.67 14 5 12.33 61.00 26.00 52.33 332.717 357 357 52 23
24 479 - SUDENUR KAYA 8 / D 16 2 15.33 7 2 6.33 9 1 8.67 7 3 6.00 4 10 0.67 17 2 16.33 60.00 20.00 53.33 332.571 362 362 53 24
25 217 - ESMANUR CEYHAN 8 / B 15 3 14.00 6 3 5.00 9 0 9.00 8 1 7.67 7 7 4.67 15 4 13.67 60.00 18.00 54.01 332.378 365 365 54 25
26 896 - EFSUN M ÖZKÖROĞLU 8 / E 17 2 16.33 4 3 3.00 6 3 5.00 7 2 6.33 3 6 1.00 17 2 16.33 54.00 18.00 47.99 330.883 382 382 57 26
27 721 - OZAN YAĞŞİ 8 / H 16 3 15.00 6 4 4.67 7 3 6.00 4 3 3.00 7 12 3.00 16 2 15.33 56.00 27.00 47.00 327.223 416 416 63 27
28 366 - ORHAN KOÇAK 8 / B 15 2 14.33 8 2 7.33 8 2 7.33 6 4 4.67 6 6 4.00 15 4 13.67 58.00 20.00 51.33 327.000 422 422 65 28
29 618 - ŞEYDA OĞUZHAN 8 / D 14 5 12.33 6 3 5.00 10 0 10.00 7 3 6.00 5 7 2.67 17 2 16.33 59.00 20.00 52.33 325.709 427 427 66 29
30 240 - İREM ÖZEN 0 / 0 13 5 11.33 5 2 4.33 8 2 7.33 9 1 8.67 7 4 5.67 15 4 13.67 57.00 18.00 51.00 319.664 503 503 74 30
31 312 - RANA GÜLAÇ 8 / H 13 0 13.00 5 2 4.33 8 2 7.33 9 1 8.67 8 6 6.00 13 5 11.33 56.00 16.00 50.66 317.440 530 530 78 31
32 279 - İREM KURUŞ 8 / C 13 3 12.00 5 4 3.67 8 2 7.33 4 4 2.67 6 5 4.33 16 3 15.00 52.00 21.00 45.00 314.332 571 571 87 32
33 10 - BÜŞRA AHSEN AYAZ 8 / F 15 4 13.67 5 5 3.33 9 1 8.67 7 3 6.00 7 9 4.00 14 5 12.33 57.00 27.00 48.00 312.554 599 599 91 33
34 88 - BÜŞRA DEMİR 8 / B 12 5 10.33 5 5 3.33 8 2 7.33 7 2 6.33 8 5 6.33 15 4 13.67 55.00 23.00 47.32 312.389 603 603 92 34
35 701 - KADİR ÇAVDARCI 8 / E 15 4 13.67 5 3 4.00 9 1 8.67 3 7 0.67 7 10 3.67 15 4 13.67 54.00 29.00 44.35 312.053 612 612 94 35
36 647 - İSMAİL TUTAK 8 / A 12 7 9.67 7 3 6.00 8 2 7.33 8 2 7.33 8 7 5.67 15 3 14.00 58.00 24.00 50.00 311.857 617 617 95 36
37 196 - ELİF BURCU TAŞDEMİR 8 / E 13 4 11.67 4 5 2.33 7 2 6.33 7 3 6.00 7 5 5.33 15 4 13.67 53.00 23.00 45.33 311.370 624 624 96 37
38 274 - HÜSNA OĞUZHAN 8 / A 12 4 10.67 10 0 10.00 9 1 8.67 5 4 3.67 6 10 2.67 16 3 15.00 58.00 22.00 50.68 309.043 664 664 107 38
39 290 - LORİN HAKVERDİ 8 / H 13 5 11.33 8 2 7.33 8 2 7.33 7 3 6.00 5 8 2.33 16 3 15.00 57.00 23.00 49.32 308.657 675 675 108 39
40 54 - AZRA BETÜL KARATAŞ 8 / A 14 4 12.67 6 3 5.00 8 2 7.33 7 2 6.33 6 10 2.67 15 4 13.67 56.00 25.00 47.67 307.771 695 695 113 40
41 70 - RÜVEYDA YAŞAR 8 / C 15 2 14.33 3 5 1.33 9 1 8.67 7 3 6.00 8 8 5.33 12 6 10.00 54.00 25.00 45.66 307.055 711 711 115 41
42 282 - İSMAİL H AKBAY 8 / A 14 5 12.33 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 6 13 1.67 14 5 12.33 63.00 24.00 55.00 306.195 726 726 118 42
43 178 - BÜNYAMİN IŞIK 8 / E 13 6 11.00 8 2 7.33 9 1 8.67 7 3 6.00 6 10 2.67 15 4 13.67 58.00 26.00 49.34 302.302 802 802 127 43
44 467 - SAMİCAN KARATAŞ 8 / D 12 7 9.67 7 3 6.00 9 1 8.67 8 2 7.33 5 7 2.67 16 3 15.00 57.00 23.00 49.34 302.302 802 802 127 43
45 437 - MUHAMMED KAYA 0 / 0 12 5 10.33 6 4 4.67 8 1 7.67 3 7 0.67 8 4 6.67 14 4 12.67 51.00 25.00 42.68 302.270 806 806 129 45
46 273 - HÜSEYİN REŞAT YAŞAR 8 / C 10 2 9.33 6 3 5.00 9 1 8.67 5 2 4.33 4 1 3.67 16 3 15.00 50.00 12.00 46.00 300.181 855 855 137 46
47 289 - KÜBRA KAYA 8 / E 15 3 14.00 5 2 4.33 10 0 10.00 5 4 3.67 3 7 0.67 14 3 13.00 52.00 19.00 45.67 299.058 885 885 140 47
48 216 - MERVE TOZUN 8 / G 13 5 11.33 7 2 6.33 9 0 9.00 8 0 8.00 2 3 1.00 14 4 12.67 53.00 14.00 48.33 290.196 1101 1101 174 48
49 427 - MEHDİ DEMİR 8 / B 11 6 9.00 7 2 6.33 8 2 7.33 0 2 -0.67 10 7 7.67 13 6 11.00 49.00 25.00 40.66 289.453 1123 1123 178 49
50 203 - EMİNE GÜLSÜM TUNÇ 8 / F 14 5 12.33 5 5 3.33 8 2 7.33 5 5 3.33 4 9 1.00 15 4 13.67 51.00 30.00 40.99 288.835 1133 1133 181 50
51 24 - İREM MARAL 8 / C 13 4 11.67 3 5 1.33 6 2 5.33 5 2 4.33 6 6 4.00 13 3 12.00 46.00 22.00 38.66 287.634 1162 1162 186 51
52 0 - POTTER 8 / A 14 5 12.33 5 5 3.33 8 1 7.67 4 4 2.67 4 10 0.67 15 4 13.67 50.00 29.00 40.34 286.405 1200 1200 190 52
53 718 - KARDELEN ALTAŞ 8 / A 14 4 12.67 5 4 3.67 9 1 8.67 6 3 5.00 4 7 1.67 13 5 11.33 51.00 24.00 43.01 285.293 1218 1218 194 53
54 961 - MERT ALİ YAVUZ 8 / E 14 3 13.00 4 3 3.00 9 1 8.67 9 1 8.67 5 6 3.00 11 6 9.00 52.00 20.00 45.34 285.143 1221 1221 195 54
55 61 - ZEYNEP AZRA ULAŞKIN 8 / H 13 5 11.33 6 3 5.00 7 3 6.00 8 2 7.33 7 13 2.67 13 6 11.00 54.00 32.00 43.33 282.268 1304 1304 209 55
56 599 - YUSUF KAPAN 8 / H 13 6 11.00 6 4 4.67 5 5 3.33 6 4 4.67 5 15 0.00 16 3 15.00 51.00 37.00 38.67 280.954 1341 1341 214 56
57 355 - NİSA HALLAÇ 8 / F 12 5 10.33 6 3 5.00 7 3 6.00 6 4 4.67 5 11 1.33 15 4 13.67 51.00 30.00 41.00 280.804 1346 1346 216 57
58 451 - M İSMAİL NARMAN 8 / A 11 6 9.00 2 7 -0.33 6 4 4.67 5 4 3.67 9 6 7.00 13 5 11.33 46.00 32.00 35.34 280.163 1369 1369 222 58
59 605 - FATMA ŞAHİN 8 / A 12 7 9.67 9 1 8.67 8 1 7.67 8 2 7.33 5 8 2.33 13 5 11.33 55.00 24.00 47.00 279.868 1374 1374 223 59
60 102 - ABDULLAH KIRCA 8 / A 13 6 11.00 6 4 4.67 9 1 8.67 6 4 4.67 8 12 4.00 12 7 9.67 54.00 34.00 42.68 279.321 1394 1394 229 60
61 710 - GÜL ALTAŞ 8 / G 13 5 11.33 6 3 5.00 8 2 7.33 5 5 3.33 3 5 1.33 14 5 12.33 49.00 25.00 40.65 278.668 1412 1412 234 61
62 792 - FATMA ZEHRA ESKİN 8 / H 15 3 14.00 3 7 0.67 8 2 7.33 4 6 2.00 7 10 3.67 11 7 8.67 48.00 35.00 36.34 277.974 1444 1444 243 62
63 514 - YASİN TAŞKIN 8 / A 13 6 11.00 6 4 4.67 9 1 8.67 4 6 2.00 6 9 3.00 13 6 11.00 51.00 32.00 40.34 277.736 1456 1456 245 63
64 243 - FURKAN KAYA 8 / B 10 7 7.67 7 2 6.33 10 0 10.00 7 3 6.00 8 12 4.00 13 4 11.67 55.00 28.00 45.67 277.425 1466 1466 249 64
65 465 - EREN ÖZKILIÇ 8 / A 14 4 12.67 4 6 2.00 9 1 8.67 8 2 7.33 3 5 1.33 11 3 10.00 49.00 21.00 42.00 275.959 1513 1513 259 65
66 321 - MUHAMMED KAYA 8 / E 14 5 12.33 7 3 6.00 9 1 8.67 4 6 2.00 3 14 -1.67 14 2 13.33 51.00 31.00 40.66 274.862 1545 1545 261 66
67 957 - YUSUF AYDIN 8 / B 11 6 9.00 3 5 1.33 6 4 4.67 5 5 3.33 9 7 6.67 12 5 10.33 46.00 32.00 35.33 273.925 1576 1576 268 67
68 127 - AHMET TAHA OK 8 / A 12 7 9.67 6 4 4.67 8 2 7.33 7 3 6.00 8 11 4.33 12 7 9.67 53.00 34.00 41.67 272.965 1600 1600 276 68
69 417 - HİRANUR TUNÇ 8 / B 14 2 13.33 3 4 1.67 8 1 7.67 4 3 3.00 5 8 2.33 10 3 9.00 44.00 21.00 37.00 271.379 1657 1657 291 69
70 565 - HARUN KILIÇ 8 / C 11 8 8.33 8 2 7.33 10 0 10.00 6 4 4.67 8 12 4.00 12 6 10.00 55.00 32.00 44.33 270.635 1693 1693 294 70
71 280 - İREM SAĞLAM 8 / A 11 8 8.33 3 7 0.67 8 2 7.33 5 5 3.33 9 11 5.33 13 6 11.00 49.00 39.00 35.99 268.947 1741 1741 303 71
72 1020 - SELCAN TOZUN 8 / D 13 6 11.00 8 2 7.33 4 6 2.00 3 7 0.67 5 15 0.00 15 4 13.67 48.00 40.00 34.67 268.702 1748 1748 304 72
73 463 - BURAK SAĞLAM 8 / D 13 6 11.00 1 9 -2.00 9 1 8.67 4 6 2.00 10 9 7.00 10 8 7.33 47.00 39.00 34.00 268.665 1750 1750 306 73
74 335 - MİRAÇ KIRCA 8 / A 14 5 12.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 7 13 2.67 13 6 11.00 44.00 44.00 29.33 266.284 1853 1853 333 74
75 607 - ÖMER BİRDEN 8 / A 13 6 11.00 2 8 -0.67 6 4 4.67 6 4 4.67 7 13 2.67 13 6 11.00 47.00 41.00 33.34 265.899 1866 1866 335 75
76 905 - YUSUF ZİYA DOĞRU 8 / D 12 6 10.00 5 3 4.00 8 1 7.67 2 1 1.67 7 9 4.00 10 3 9.00 44.00 23.00 36.34 261.985 2017 2017 358 76
77 439 - YUSUF DEĞERLİ ZT 8 / C 12 7 9.67 4 5 2.33 6 4 4.67 5 5 3.33 7 10 3.67 12 5 10.33 46.00 36.00 34.00 261.808 2021 2021 359 77
78 233 - EYYÜP METİNNNN 8 / F 12 3 11.00 7 1 6.67 8 1 7.67 3 5 1.33 3 11 -0.67 13 5 11.33 46.00 26.00 37.33 258.535 2161 2161 384 78
79 294 - MUHAMMED ASLAN 8 / C 11 5 9.33 5 4 3.67 7 3 6.00 3 5 1.33 7 11 3.33 12 6 10.00 45.00 34.00 33.66 256.607 2260 2260 406 79
80 44 - HAYRUNİSSA SOLMAZ 8 / H 13 4 11.67 1 7 -1.33 8 2 7.33 4 5 2.33 6 10 2.67 11 7 8.67 43.00 35.00 31.34 255.040 2314 2314 421 80
81 271 - HİR* UR ÖZYÜREK 8 / G 11 5 9.33 5 2 4.33 8 1 7.67 5 2 4.33 3 1 2.67 11 6 9.00 43.00 17.00 37.33 254.354 2337 2337 425 81
82 265 - MUSA LAÇİN 8 / D 15 4 13.67 8 2 7.33 7 3 6.00 2 4 0.67 4 6 2.00 9 10 5.67 45.00 29.00 35.34 253.232 2395 2395 432 82
83 234 - FATMA BETÜL İLGA 8 / B 12 5 10.33 4 4 2.67 9 1 8.67 6 4 4.67 4 11 0.33 12 6 10.00 47.00 31.00 36.67 252.489 2439 2439 443 83
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84 449 - SUĞRA 8 / C 10 6 8.00 6 3 5.00 9 1 8.67 7 1 6.67 4 8 1.33 12 5 10.33 48.00 24.00 40.00 252.354 2443 2443 446 84
85 132 - ALEYNA YALÇIN 8 / H 12 6 10.00 5 5 3.33 8 2 7.33 6 4 4.67 7 7 4.67 9 8 6.33 47.00 32.00 36.33 252.249 2448 2448 447 85
86 722 - YAĞMUR DEMİR 8 / A 12 7 9.67 6 4 4.67 8 2 7.33 6 4 4.67 4 10 0.67 12 6 10.00 48.00 33.00 37.01 251.365 2488 2488 454 86
87 114 - ABDULLAH SOLMAZ 8 / A 9 7 6.67 4 5 2.33 9 1 8.67 3 4 1.67 4 7 1.67 14 3 13.00 43.00 27.00 34.01 251.365 2488 2488 454 86
88 489 - CEMRE ALTÜNAY 8 / B 13 5 11.33 6 3 5.00 6 3 5.00 3 4 1.67 8 5 6.33 6 6 4.00 42.00 26.00 33.33 250.426 2536 2536 471 88
89 795 - *TAHA* *DENİZHAN* 8 / H 11 5 9.33 5 5 3.33 8 2 7.33 9 0 9.00 6 8 3.33 9 7 6.67 48.00 27.00 38.99 248.664 2608 2608 485 89
90 18 - ENES ÇELİK 8 / D 16 3 15.00 7 3 6.00 9 1 8.67 3 7 0.67 3 9 0.00 8 9 5.00 46.00 32.00 35.34 247.482 2672 2672 499 90
91 407 - HAYRUNİSA AKBAY 8 / C 9 9 6.00 7 2 6.33 6 4 4.67 5 4 3.67 6 9 3.00 13 6 11.00 46.00 34.00 34.67 245.554 2775 2775 517 91
92 779 - MUHAMMED KAYA 8 / C 11 7 8.67 6 4 4.67 8 2 7.33 2 8 -0.67 5 12 1.00 13 6 11.00 45.00 39.00 32.00 245.409 2782 2782 521 92
93 247 - GAMZE KAYA 8 / B 12 4 10.67 6 4 4.67 6 4 4.67 5 4 3.67 8 4 6.67 6 9 3.00 43.00 29.00 33.35 244.071 2845 2845 532 93
94 425 - MERVE BİLİK 8 / G 10 7 7.67 6 4 4.67 7 3 6.00 7 2 6.33 5 8 2.33 11 6 9.00 46.00 30.00 36.00 242.977 2903 2903 544 94
95 19 - YUNUS EMRE ÇELİK 8 / C 13 6 11.00 7 2 6.33 7 3 6.00 3 5 1.33 5 8 2.33 9 9 6.00 44.00 33.00 32.99 240.087 3052 3052 579 95
96 135 - AŞİYAN YILMAZ 8 / B 10 8 7.33 5 4 3.67 9 1 8.67 6 3 5.00 6 13 1.67 11 6 9.00 47.00 35.00 35.34 237.449 3190 3190 604 96
97 336 - MİRAÇ İNAN 8 / D 11 7 8.67 5 5 3.33 7 1 6.67 4 6 2.00 5 13 0.67 12 7 9.67 44.00 39.00 31.01 236.150 3250 3250 610 97
98 372 - ESRA BETÜL TUNÇ 8 / C 10 8 7.33 3 5 1.33 6 3 5.00 3 2 2.33 5 7 2.67 11 4 9.67 38.00 29.00 28.33 234.695 3336 3336 626 98
99 586 - MUHAMMED ATLAN 8 / D 14 5 12.33 4 6 2.00 9 1 8.67 2 8 -0.67 7 13 2.67 8 11 4.33 44.00 44.00 29.33 234.559 3346 3346 628 99
100 297 - M EMİN ÇINAR 8 / D 14 4 12.67 8 2 7.33 4 5 2.33 3 3 2.00 1 6 -1.00 9 7 6.67 39.00 27.00 30.00 231.988 3495 3495 661 100
101 492 - UMUT KAYA 8 / G 11 8 8.33 8 2 7.33 7 3 6.00 9 1 8.67 5 15 0.00 10 8 7.33 50.00 37.00 37.66 230.277 3589 3589 675 101
102 349 - BÜŞRA CEYHAN 8 / D 7 8 4.33 3 4 1.67 6 3 5.00 4 4 2.67 2 5 0.33 15 3 14.00 37.00 27.00 28.00 230.132 3600 3600 677 102
103 323 - EVİN ÇAKAN 8 / A 11 8 8.33 7 3 6.00 7 3 6.00 4 6 2.00 2 4 0.67 11 8 8.33 42.00 32.00 31.33 228.633 3677 3677 691 103
104 324 - ENSAR SARISU 8 / G 8 11 4.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 7 3 6.00 4 3 3.00 14 5 12.33 37.00 38.00 24.32 228.604 3679 3679 692 104
105 134 - AMİNE ŞİMŞEK 8 / F 13 6 11.00 2 8 -0.67 7 3 6.00 3 7 0.67 8 12 4.00 8 11 4.33 41.00 47.00 25.33 228.218 3698 3698 698 105
106 293 - BUSE YAVU Z 8 / F 10 9 7.00 8 2 7.33 10 0 10.00 5 5 3.33 3 13 -1.33 12 7 9.67 48.00 36.00 36.00 226.710 3796 3796 717 106
107 41 - M MİRAÇ VURAL 8 / B 10 6 8.00 9 0 9.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 11 2.33 10 7 7.67 35.00 24.00 27.00 224.887 3897 3897 741 107
108 94 - FATİH YILMAZ 8 / F 13 3 12.00 8 2 7.33 8 2 7.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 7 7 4.67 42.00 28.00 32.66 224.696 3911 3911 744 108
109 338 - MUHAMMED TAĞ 8 / C 12 5 10.33 6 2 5.33 10 0 10.00 4 3 3.00 4 10 0.67 7 7 4.67 43.00 27.00 34.00 224.693 3912 3912 745 109
110 339 - MUHAMET BERAT YELLİ 8 / E 11 8 8.33 5 5 3.33 6 4 4.67 5 5 3.33 4 15 -1.00 12 7 9.67 43.00 44.00 28.33 223.140 3993 3993 760 110
111 569 - SAMET ÇERİ 8 / B 11 7 8.67 4 3 3.00 8 2 7.33 2 4 0.67 4 13 -0.33 11 7 8.67 40.00 36.00 28.01 222.504 4043 4043 773 111
112 201 - ELİF OĞUZHAN 8 / F 9 6 7.00 2 4 0.67 7 3 6.00 2 4 0.67 2 11 -1.67 14 5 12.33 36.00 33.00 25.00 221.555 4096 4096 782 112
113 188 - DEVRİL YALÇIN 8 / F 12 7 9.67 7 3 6.00 7 3 6.00 4 5 2.33 2 17 -3.67 12 7 9.67 44.00 42.00 30.00 220.121 4187 4187 803 113
114 507 - EMRULLAH YAKUT 8 / D 11 7 8.67 9 0 9.00 4 6 2.00 6 4 4.67 3 15 -2.00 11 7 8.67 44.00 39.00 31.01 219.527 4218 4218 812 114
115 4 - ŞÜHEYDA KAYA 8 / F 9 10 5.67 3 5 1.33 8 2 7.33 5 4 3.67 7 10 3.67 10 9 7.00 42.00 40.00 28.67 219.048 4245 4245 819 115
116 189 - DİNÇER YAVUZ 8 / E 10 7 7.67 4 4 2.67 7 2 6.33 3 1 2.67 5 6 3.00 8 9 5.00 37.00 29.00 27.34 214.100 4524 4524 881 116
117 727 - ESRA GÜZEL AYDIN 8 / D 10 9 7.00 6 4 4.67 3 7 0.67 2 6 0.00 6 13 1.67 11 8 8.33 38.00 47.00 22.34 213.433 4572 4572 894 117
118 408 - BARAN GÖRER 8 / F 10 9 7.00 5 5 3.33 5 4 3.67 2 7 -0.33 6 14 1.33 11 8 8.33 39.00 47.00 23.33 213.389 4574 4574 895 118
119 394 - S NEHİR BEKT Ş 8 / C 8 8 5.33 2 6 0.00 6 2 5.33 2 3 1.00 3 9 0.00 13 5 11.33 34.00 33.00 22.99 213.300 4583 4583 897 119
120 445 - ZEYNEP TUTAK 8 / G 10 3 9.00 3 3 2.00 5 3 4.00 4 0 4.00 2 6 0.00 9 7 6.67 33.00 22.00 25.67 212.561 4638 4638 910 120
121 521 - ELO DEMİR 8 / F 12 5 10.33 1 7 -1.33 6 4 4.67 5 2 4.33 1 9 -2.00 10 7 7.67 35.00 34.00 23.67 211.792 4682 4682 918 121
122 817 - ALİB ÖZYOLCU 8 / E 9 9 6.00 4 3 3.00 7 3 6.00 1 9 -2.00 6 12 2.00 10 6 8.00 37.00 42.00 23.00 209.552 4826 4826 945 122
123 165 - BERAT VURAL 8 / A 11 8 8.33 6 4 4.67 10 0 10.00 4 6 2.00 6 12 2.00 7 12 3.00 44.00 42.00 30.00 207.223 4984 4984 975 123
124 359 - NİSANUR KILIÇ 8 / G 8 8 5.33 4 4 2.67 6 4 4.67 1 0 1.00 5 2 4.33 8 7 5.67 32.00 25.00 23.67 206.631 5026 5026 988 124
125 866 - YAREN I IK 8 / F 12 2 11.33 2 6 0.00 6 3 5.00 2 5 0.33 1 10 -2.33 9 7 6.67 32.00 33.00 21.00 206.370 5048 5048 990 125
126 351 - EMİR SÖYLEMEZ 8 / G 11 7 8.67 1 7 -1.33 6 3 5.00 6 2 5.33 1 6 -1.00 9 6 7.00 34.00 31.00 23.67 205.154 5127 5127 1011 126
127 844 - GİZEM NARMAN 8 / C 11 5 9.33 3 4 1.67 7 2 6.33 1 4 -0.33 2 6 0.00 8 7 5.67 32.00 28.00 22.67 204.930 5142 5142 1012 127
128 610 - MUHAMMEDALİARASMESİ 8 / B 9 7 6.67 6 3 5.00 4 6 2.00 3 2 2.33 6 4 4.67 7 11 3.33 35.00 33.00 24.00 203.874 5210 5210 1030 128
129 107 - MERT BAŞ 8 / D 15 4 13.67 5 5 3.33 9 1 8.67 2 8 -0.67 7 13 2.67 3 16 -2.33 41.00 47.00 25.34 203.344 5243 5243 1040 129
130 430 - ELİFNUR YILDIRIM 8 / F 8 3 7.00 1 3 0.00 4 2 3.33 1 2 0.33 2 0 2.00 8 4 6.67 24.00 14.00 19.33 202.545 5305 5305 1057 130
131 272 - HÜRRİYET KAYA 8 / H 11 8 8.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 4 6 2.00 6 14 1.33 9 10 5.67 37.00 51.00 19.99 202.115 5330 5330 1064 131
132 939 - ZELİHA BAŞKURT 8 / H 9 9 6.00 2 6 0.00 6 3 5.00 4 5 2.33 4 9 1.00 10 7 7.67 35.00 39.00 22.00 202.056 5334 5334 1067 132
133 509 - İKBAL ALAY 8 / B 11 8 8.33 6 2 5.33 7 2 6.33 2 5 0.33 3 9 0.00 8 9 5.00 37.00 35.00 25.32 200.913 5400 5400 1078 133
134 431 - YUSUF HALLAÇ 8 / E 10 6 8.00 5 3 4.00 6 4 4.67 3 6 1.00 3 13 -1.33 10 9 7.00 37.00 41.00 23.34 200.012 5471 5471 1100 134
135 0 - YILMAZ AKARSU 8 / C 8 8 5.33 6 4 4.67 4 4 2.67 0 0 0.00 3 4 1.67 10 8 7.33 31.00 28.00 21.67 199.741 5490 5490 1106 135
136 418 - ÜMMÜGÜLSM YALÇIN 8 / F 11 7 8.67 2 8 -0.67 7 3 6.00 2 8 -0.67 7 13 2.67 7 10 3.67 36.00 49.00 19.67 199.701 5493 5493 1107 136
137 809 - YUSUF BAHADIR 8 / G 8 10 4.67 4 6 2.00 3 7 0.67 1 0 1.00 8 12 4.00 7 2 6.33 31.00 37.00 18.67 197.757 5617 5617 1139 137
138 571 - KARDELENÖN SÖZ 8 / C 9 8 6.33 7 2 6.33 8 2 7.33 3 7 0.67 4 13 -0.33 9 9 6.00 40.00 41.00 26.33 196.186 5727 5727 1158 138
139 491 - SEVAL YILTAŞ 8 / H 7 11 3.33 3 7 0.67 5 5 3.33 4 6 2.00 6 11 2.33 11 8 8.33 36.00 48.00 19.99 195.429 5777 5777 1167 139
140 281 - İREMSU DÖNMEZ 8 / C 8 9 5.00 4 5 2.33 6 3 5.00 6 4 4.67 2 10 -1.33 11 7 8.67 37.00 38.00 24.34 195.167 5796 5796 1171 140
141 511 - ÜNEYS TAŞDEMİR 8 / H 7 7 4.67 5 5 3.33 9 1 8.67 3 4 1.67 5 9 2.00 8 8 5.33 37.00 34.00 25.67 194.482 5842 5842 1187 141
142 78 - OSMAN BEDER 8 / F 10 8 7.33 3 6 1.00 7 3 6.00 3 3 2.00 4 12 0.00 9 10 5.67 36.00 42.00 22.00 194.425 5847 5847 1188 142
143 56 - İREM KILIÇ 8 / A 13 6 11.00 5 4 3.67 4 3 3.00 4 6 2.00 1 16 -4.33 9 9 6.00 36.00 44.00 21.34 193.228 5922 5922 1207 143
144 286 - KILIÇ SEDAT 8 / G 9 10 5.67 3 7 0.67 4 6 2.00 7 3 6.00 5 15 0.00 10 9 7.00 38.00 50.00 21.34 191.878 6033 6033 1233 144
145 205 - MUSTAFA ÖZERCAN 8 / B 12 6 10.00 1 8 -1.67 2 6 0.00 1 7 -1.33 6 11 2.33 7 12 3.00 29.00 50.00 12.33 190.455 6130 6130 1251 145
146 582 - MUSTAFA İLGA 8 / E 6 13 1.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 7 10 3.67 11 8 8.33 34.00 51.00 17.00 189.060 6237 6237 1267 146
147 125 - HAKAN ÖZYOLCU 8 / H 7 12 3.00 4 6 2.00 5 5 3.33 8 2 7.33 7 13 2.67 9 10 5.67 40.00 48.00 24.00 188.660 6264 6264 1277 147
148 773 - MİNA ÇİFTÇİ 8 / D 7 8 4.33 2 4 0.67 6 3 5.00 1 1 0.67 1 5 -0.67 11 6 9.00 28.00 27.00 19.00 188.572 6275 6275 1282 148
149 180 - BÜŞRA BİLİCİ 8 / C 12 7 9.67 3 7 0.67 7 3 6.00 4 6 2.00 3 16 -2.33 8 10 4.67 37.00 49.00 20.68 188.487 6281 6281 1284 149
150 364 - NURSİMA ÇACAR 8 / E 9 10 5.67 1 9 -2.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 5 15 0.00 11 8 8.33 33.00 55.00 14.66 188.307 6301 6301 1288 150
151 343 - MUSTAFA AKTÜRK 8 / C 7 9 4.00 2 6 0.00 3 7 0.67 1 1 0.67 8 9 5.00 8 9 5.00 29.00 41.00 15.34 187.755 6341 6341 1297 151
152 314 - SAMET AKAR 8 / D 10 6 8.00 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 7 13 2.67 7 12 3.00 33.00 52.00 15.68 187.416 6365 6365 1306 152
153 387 - SAMET DÖNMEZ 8 / F 9 7 6.67 2 7 -0.33 6 4 4.67 3 6 1.00 5 14 0.33 9 10 5.67 34.00 48.00 18.01 186.841 6400 6400 1312 153
154 704 - ERSİN YAĞŞİ 8 / D 5 14 0.33 5 5 3.33 5 5 3.33 6 4 4.67 7 13 2.67 11 8 8.33 39.00 49.00 22.66 186.627 6419 6419 1317 154
155 257 - HAVVANUR BAŞDAR 8 / G 10 9 7.00 4 6 2.00 6 4 4.67 7 3 6.00 3 15 -2.00 9 10 5.67 39.00 47.00 23.34 185.952 6467 6467 1329 155
156 399 - SENE TOZUN 8 / B 10 7 7.67 4 5 2.33 5 3 4.00 2 7 -0.33 2 15 -3.00 10 9 7.00 33.00 46.00 17.67 182.620 6680 6680 1380 156
157 171 - BEYZANUR ASLAN 8 / G 10 9 7.00 3 7 0.67 7 3 6.00 4 6 2.00 8 12 4.00 5 14 0.33 37.00 51.00 20.00 182.271 6702 6702 1386 157
158 410 - ŞEYMA KILIÇ 8 / C 9 9 6.00 2 8 -0.67 7 3 6.00 3 7 0.67 5 15 0.00 9 10 5.67 35.00 52.00 17.67 181.684 6738 6738 1395 158
159 163 - HELİN KAYA 8 / E 6 13 1.67 4 6 2.00 7 3 6.00 2 8 -0.67 7 13 2.67 10 9 7.00 36.00 52.00 18.67 180.763 6805 6805 1409 159
160 242 - FURKAN KAYA FK 8 / C 8 11 4.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 8 12 4.00 8 11 4.33 33.00 55.00 14.65 180.671 6812 6812 1411 160
161 167 - BERF N YALÇIN 8 / B 10 7 7.67 5 3 4.00 8 2 7.33 6 4 4.67 3 15 -2.00 7 11 3.33 39.00 42.00 25.00 180.468 6826 6826 1417 161
162 190 - EDANUR CESUR 8 / F 9 8 6.33 3 6 1.00 5 5 3.33 2 7 -0.33 2 15 -3.00 11 8 8.33 32.00 49.00 15.66 179.595 6893 6893 1434 162
163 676 - ÖZNUR TOSUN 8 / H 7 12 3.00 2 8 -0.67 6 4 4.67 4 6 2.00 5 15 0.00 11 8 8.33 35.00 53.00 17.33 179.563 6897 6897 1436 163
164 583 - NAZLI SARİGÜL 8 / B 12 7 9.67 1 9 -2.00 5 5 3.33 6 4 4.67 2 11 -1.67 7 12 3.00 33.00 48.00 17.00 178.026 6991 6991 1450 164
165 385 - ABDULSAMET TURUNĞ 8 / E 7 12 3.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 5 5 3.33 5 15 0.00 11 8 8.33 34.00 54.00 15.99 177.578 7018 7018 1458 165
166 382 - RÜMEYSA KAYA 8 / F 6 7 3.67 2 4 0.67 5 3 4.00 4 3 3.00 5 7 2.67 8 11 4.33 30.00 35.00 18.34 177.088 7057 7057 1469 166



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR DENEME / AĞRI LGS DENEME / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR LGS KDS - 1 16-11-2019
Ağrı - PATNOS - Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

167 141 - SEVGİ ÇELİK 8 / A 8 11 4.33 3 4 1.67 7 3 6.00 4 6 2.00 6 14 1.33 8 11 4.33 36.00 49.00 19.66 176.227 7115 7115 1479 167
168 329 - MERT TOPRAK 8 / H 9 5 7.33 4 4 2.67 3 5 1.33 1 8 -1.67 6 8 3.33 4 9 1.00 27.00 39.00 13.99 175.146 7187 7187 1497 168
169 707 - ELİF SARIKAYA 8 / E 10 9 7.00 3 7 0.67 7 3 6.00 5 5 3.33 1 18 -5.00 10 8 7.33 36.00 50.00 19.33 174.573 7227 7227 1506 169
170 620 - BERZAN SARIKAYA 8 / G 10 5 8.33 1 8 -1.67 5 3 4.00 2 7 -0.33 6 12 2.00 5 12 1.00 29.00 47.00 13.33 173.014 7350 7350 1536 170
171 172 - BİLAL KILIÇ 8 / G 9 8 6.33 2 8 -0.67 5 3 4.00 3 6 1.00 5 15 0.00 8 11 4.33 32.00 51.00 14.99 172.910 7360 7360 1538 171
172 254 - HASAN SAMET CAN KRT 8 / B 6 6 4.00 2 5 0.33 3 3 2.00 2 4 0.67 5 13 0.67 9 8 6.33 27.00 39.00 14.00 172.851 7370 7370 1540 172
173 687 - MERVE YILMAZ 8 / B 11 7 8.67 4 6 2.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 3 17 -2.67 8 11 4.33 33.00 54.00 14.99 172.173 7414 7414 1551 173
174 341 - AARDAÇETİNER 8 / D 8 6 6.00 2 4 0.67 3 3 2.00 3 7 0.67 2 7 -0.33 6 3 5.00 24.00 30.00 14.01 171.609 7457 7457 1562 174
175 519 - MUHAMMED KAYA 8 / F 9 9 6.00 7 1 6.67 8 2 7.33 3 5 1.33 3 17 -2.67 8 11 4.33 38.00 45.00 22.99 171.326 7480 7480 1569 175
176 729 - BÜNYAMİN ÖZBALIK 8 / H 3 16 -2.33 6 4 4.67 5 5 3.33 4 6 2.00 5 15 0.00 13 6 11.00 36.00 52.00 18.67 168.897 7674 7674 1617 176
177 830 - ENES ÇAY 0 / E 9 10 5.67 3 7 0.67 3 7 0.67 6 3 5.00 5 14 0.33 7 11 3.33 33.00 52.00 15.67 167.488 7781 7781 1637 177
178 560 - BARANÖZDEMİR 8 / G 5 14 0.33 3 7 0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 8 12 4.00 9 10 5.67 32.00 56.00 13.34 166.079 7886 7886 1664 178
179 550 - YUSUFCAN YİĞİT 8 / H 5 1 4.67 4 4 2.67 5 2 4.33 1 5 -0.67 1 7 -1.33 8 7 5.67 24.00 26.00 15.34 165.995 7893 7893 1666 179
180 828 - ÖZGÜR YALÇIN 8 / C 9 10 5.67 4 6 2.00 6 4 4.67 1 8 -1.67 3 17 -2.67 9 10 5.67 32.00 55.00 13.67 162.322 8188 8188 1737 180
181 780 - MERTCAN UÇUK 8 / D 7 11 3.33 7 3 6.00 4 6 2.00 3 7 0.67 6 14 1.33 7 12 3.00 34.00 53.00 16.33 160.211 8345 8345 1773 181
182 749 - NEHİR KİTİR 8 / D 8 5 6.33 2 4 0.67 4 2 3.33 1 5 -0.67 5 8 2.33 4 12 0.00 24.00 36.00 11.99 158.226 8505 8505 1817 182
183 63 - DAVUT KILIÇ 8 / F 10 8 7.33 2 6 0.00 6 4 4.67 3 7 0.67 4 4 2.67 3 15 -2.00 28.00 44.00 13.34 156.981 8611 8611 1849 183
184 724 - EVİN ÇİNAY 8 / B 11 8 8.33 5 5 3.33 5 5 3.33 1 9 -2.00 5 15 0.00 4 14 -0.67 31.00 56.00 12.32 154.685 8787 8787 1891 184
185 29 - BERFİN TAŞDEMİR 8 / F 13 6 11.00 1 8 -1.67 6 4 4.67 3 7 0.67 4 15 -1.00 3 16 -2.33 30.00 56.00 11.34 153.593 8882 8882 1923 185
186 403 - HALLAÇ BERZAN 8 / G 4 14 -0.67 4 6 2.00 5 5 3.33 1 7 -1.33 6 14 1.33 10 9 7.00 30.00 55.00 11.66 153.293 8904 8904 1930 186
187 529 - ESMANUR BEDER 8 / B 6 6 4.00 6 3 5.00 2 4 0.67 2 6 0.00 4 12 0.00 6 9 3.00 26.00 40.00 12.67 152.065 9026 9026 1966 187
188 903 - ABDULSAMED VAROL 8 / B 6 3 5.00 2 4 0.67 5 0 5.00 2 4 0.67 0 2 -0.67 6 11 2.33 21.00 24.00 13.00 151.145 9089 9089 1985 188
189 5 - İBRAHİM AYDIN 8 / C 10 9 7.00 1 9 -2.00 5 5 3.33 4 6 2.00 5 15 0.00 5 14 0.33 30.00 58.00 10.66 150.657 9127 9127 1996 189
190 288 - KÜBRA ELDEMİR 8 / G 10 9 7.00 3 7 0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 6 14 1.33 4 15 -1.00 30.00 58.00 10.67 150.257 9162 9162 2006 190
191 199 - ELİF KILIÇ 8 / E 9 10 5.67 5 5 3.33 5 5 3.33 3 7 0.67 2 18 -4.00 8 11 4.33 32.00 56.00 13.33 149.534 9212 9212 2024 191
192 802 - OSMANALGÜR 8 / H 6 13 1.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 17 -2.67 11 8 8.33 29.00 59.00 9.32 149.504 9216 9216 2026 192
193 390 - SELİN YILMAZ 8 / B 5 11 1.33 4 4 2.67 4 3 3.00 2 8 -0.67 4 13 -0.33 7 4 5.67 26.00 43.00 11.67 149.117 9241 9241 2031 193
194 59 - TAHA HALLAÇ ZT 8 / C 10 9 7.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 3 17 -2.67 8 11 4.33 25.00 63.00 3.99 147.934 9331 9331 2053 194
195 238 - FERHAT TUT* 8 / G 5 14 0.33 4 6 2.00 4 6 2.00 4 6 2.00 7 13 2.67 7 12 3.00 31.00 57.00 12.00 145.483 9553 9553 2094 195
196 652 - YUNUS EMRE KAYA 8 / D 9 10 5.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 6 14 1.33 4 15 -1.00 29.00 59.00 9.33 141.945 9870 9870 2174 196
197 260 - EMİRCAN DEMİR 8 / F 10 9 7.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 18 -4.00 7 12 3.00 28.00 60.00 8.00 141.637 9891 9891 2178 197
198 367 - ÖMER YILMAZ 8 / C 6 13 1.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 4 16 -1.33 10 9 7.00 25.00 63.00 4.01 141.267 9918 9918 2189 198
199 705 - MİZGİN KAYA 8 / H 5 14 0.33 3 7 0.67 3 7 0.67 5 5 3.33 7 10 3.67 6 13 1.67 29.00 56.00 10.34 141.142 9938 9938 2192 199
200 64 - EMRAH KOÇAK 8 / D 5 14 0.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 5 15 0.00 9 9 6.00 25.00 62.00 4.33 136.522 10296 10296 2286 200
201 946 - NİSAN R VURAL 8 / H 7 10 3.67 3 7 0.67 3 7 0.67 5 5 3.33 3 17 -2.67 7 12 3.00 28.00 58.00 8.67 132.703 10567 10567 2354 201
202 398 - SEMANUR UÇMAZ 8 / D 5 14 0.33 5 5 3.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 8 12 4.00 4 15 -1.00 30.00 58.00 10.66 130.384 10741 10741 2391 202
203 0 - MERT ÇELEBİ 8 / C 7 12 3.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 2 6 0.00 3 12 -1.00 6 13 1.67 26.00 55.00 7.67 129.131 10846 10846 2411 203
204 389 - SEFAHALLAÇ 8 / C 9 10 5.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 6 14 1.33 3 16 -2.33 25.00 63.00 4.00 127.723 10942 10942 2436 204
205 210 - EMRE NARİN 8 / D 6 12 2.00 5 4 3.67 4 6 2.00 4 6 2.00 3 11 -0.67 5 12 1.00 27.00 51.00 10.00 126.106 11077 11077 2472 205
206 375 - RABİA DAĞ 8 / D 7 12 3.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 5 5 3.33 5 15 0.00 4 15 -1.00 28.00 60.00 7.99 121.350 11427 11427 2569 206
207 782 - BÜŞRA CANBAZ 8 / E 6 8 3.33 2 6 0.00 2 4 0.67 2 6 0.00 1 16 -4.33 7 9 4.00 20.00 49.00 3.67 121.057 11458 11458 2575 207
208 415 - HİRANU DONAT 8 / E 5 14 0.33 5 5 3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 3 14 -1.67 7 11 3.33 26.00 58.00 6.66 119.853 11538 11538 2590 208
209 632 - ARDA ÜREGİL 8 / B 5 14 0.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 5 15 0.00 6 13 1.67 26.00 62.00 5.33 117.409 11691 11691 2623 209
210 588 - ŞEYMA AYAZ 8 / E 6 12 2.00 3 6 1.00 7 3 6.00 3 7 0.67 3 14 -1.67 5 14 0.33 27.00 56.00 8.33 116.001 11775 11775 2640 210
211 322 - EMİR DEĞELİ 8 / F 7 12 3.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 6 14 1.33 4 15 -1.00 22.00 66.00 0.00 115.424 11828 11828 2658 211
212 629 - GURBET ESATOĞLU 8 / D 9 10 5.67 1 9 -2.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 1 19 -5.33 6 13 1.67 24.00 64.00 2.67 115.178 11846 11846 2665 212
213 747 - ABDULLAH KAYA 8 / C 5 14 0.33 3 7 0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 6 14 1.33 5 14 0.33 25.00 63.00 3.99 114.961 11859 11859 2669 213
214 13 - CİHAD DAĞDEVİ EN 8 / E 2 14 -2.67 2 7 -0.33 5 5 3.33 4 5 2.33 4 14 -0.67 8 11 4.33 25.00 56.00 6.32 114.281 11913 11913 2678 214
215 697 - MUAMMER GÜVEN 8 / H 8 10 4.67 2 8 -0.67 2 6 0.00 3 1 2.67 2 17 -3.67 5 14 0.33 22.00 56.00 3.33 112.404 12022 12022 2705 215
216 71 - SERVET TAŞDEMİR 8 / C 4 15 -1.00 3 7 0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 5 15 0.00 6 13 1.67 25.00 63.00 4.01 109.127 12203 12203 2751 216
217 168 - BERFİN KAYA 8 / A 6 13 1.67 4 6 2.00 5 5 3.33 3 7 0.67 1 19 -5.33 7 12 3.00 26.00 62.00 5.34 106.434 12331 12331 2782 217
218 423 - HARUN BİIİK 8 / F 4 14 -0.67 2 6 0.00 6 4 4.67 4 6 2.00 1 19 -5.33 8 11 4.33 25.00 60.00 5.00 101.127 12636 12636 2858 218
219 728 - ABDULSAMET İLHAN 8 / F 8 11 4.33 1 9 -2.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 2 18 -4.00 4 15 -1.00 23.00 65.00 1.33 100.031 12682 12682 2870 219
220 608 - FURKAN TOSUN 8 / B 2 17 -3.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 16 -1.33 8 10 4.67 22.00 65.00 0.33 99.334 12707 12707 2875 220
221 162 - YUNUS EMRE UYGURLU 8 / H 7 11 3.33 5 5 3.33 5 4 3.67 2 4 0.67 2 17 -3.67 3 15 -2.00 24.00 56.00 5.33 97.911 12766 12766 2892 221
222 816 - RÜMEYSANUR SAYAR 8 / B 6 13 1.67 2 7 -0.33 5 5 3.33 0 10 -3.33 3 15 -2.00 3 14 -1.67 19.00 64.00 -2.33 87.659 13120 13120 2983 222
223 480 - Y A Ğ M U R CEYHAN 8 / G 6 13 1.67 2 4 0.67 0 3 -1.00 2 3 1.00 3 16 -2.33 3 16 -2.33 16.00 55.00 -2.32 83.068 13235 13235 3013 223
224 827 - BATUHAN İNAN 8 / C 5 14 0.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 5 15 0.00 2 17 -3.67 19.00 69.00 -4.01 78.173 13348 13348 3040 224
225 527 - EREN ATAY 8 / B 4 15 -1.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 7 13 2.67 1 18 -5.00 19.00 69.00 -4.00 77.403 13363 13363 3047 225
226 470 - EDA İBİŞ 8 / E 3 16 -2.33 3 7 0.67 0 10 -3.33 5 5 3.33 4 16 -1.33 3 16 -2.33 18.00 70.00 -5.32 64.043 13528 13528 3094 226
227 497 - SÜMEYYE BİNBOY 8 / C 5 14 0.33 2 8 -0.67 6 4 4.67 3 7 0.67 2 18 -4.00 2 17 -3.67 20.00 68.00 -2.67 62.381 13537 13537 3098 227
228 12 - IŞIL ÖZYOLCU 8 / G 1 18 -5.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 18 -4.00 6 13 1.67 14.00 74.00-10.67 50.576 13585 13585 3107 228

Genel 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602
İl 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602

İlçe 5.88 1.63 3.93 1.19 0.12 5.36 18.11 180.804 3111
Kurum 8.16 3.13 5.24 2.81 1.50 7.88 28.72 225.525 228

ORTALAMALAR KATILIMLAR
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1 278 - ZEYNEP DEMİR 8 / A 17 2 16.33 6 4 4.67 8 2 7.33 6 3 5.00 3 3 2.00 16 2 15.33 56.00 16.00 50.66 334.526 337 337 45 1
2 82 - MUHAMMED YAVİÇ 8 / A 12 5 10.33 1 7 -1.33 2 5 0.33 0 0 0.00 1 1 0.67 12 2 11.33 28.00 20.00 21.33 237.600 3183 3183 603 2
3 23 - SİDAR YILDIRIMCİ 8 / A 10 6 8.00 3 6 1.00 5 3 4.00 5 3 4.00 2 13 -2.33 15 4 13.67 40.00 35.00 28.34 234.699 3335 3335 625 3
4 20 - NURMUHAMMED ALKAN 8 / A 8 7 5.67 4 4 2.67 6 4 4.67 2 4 0.67 2 9 -1.00 13 6 11.00 35.00 34.00 23.68 209.925 4810 4810 943 4
5 59 - MUSTAFA AKSAY 8 / A 11 6 9.00 2 4 0.67 6 3 5.00 1 3 0.00 0 7 -2.33 11 6 9.00 31.00 29.00 21.34 206.873 5013 5013 983 5
6 44 - MERCAN NAYCİ 8 / A 9 6 7.00 2 7 -0.33 1 7 -1.33 5 3 4.00 5 10 1.67 10 7 7.67 32.00 40.00 18.68 204.872 5148 5148 1014 6
7 60 - GÜL DİNÇ 8 / A 13 5 11.33 2 7 -0.33 6 4 4.67 2 6 0.00 3 13 -1.33 7 11 3.33 33.00 46.00 17.67 189.995 6166 6166 1256 7
8 3 - BER İN ALDIRMA 8 / A 9 7 6.67 2 4 0.67 8 1 7.67 2 2 1.33 1 4 -0.33 8 8 5.33 30.00 26.00 21.34 187.224 6371 6371 1308 8
9 81 - MAHMUT TAŞKIN 8 / A 8 7 5.67 2 5 0.33 6 2 5.33 0 5 -1.67 1 10 -2.33 9 5 7.33 26.00 34.00 14.66 173.195 7331 7331 1534 9

10 79 - MUHAMMED KARAPOLAT 8 / A 6 8 3.33 3 4 1.67 4 2 3.33 0 0 0.00 2 7 -0.33 8 5 6.33 23.00 26.00 14.33 165.709 7917 7917 1674 10
11 67 - SEDANUR YEŞİLKAMIŞ 8 / A 7 8 4.33 1 4 -0.33 5 4 3.67 0 6 -2.00 4 7 1.67 7 10 3.67 24.00 39.00 11.01 161.784 8227 8227 1752 11
12 12 - BAYRAM TAŞKIN 8 / A 4 6 2.00 3 4 1.67 6 3 5.00 0 4 -1.33 1 4 -0.33 9 7 6.67 23.00 28.00 13.68 160.037 8358 8358 1777 12
13 6 - BÜNYAMİN BİÇER 8 / A 3 8 0.33 1 6 -1.00 1 6 -1.00 1 5 -0.67 5 10 1.67 10 5 8.33 21.00 40.00 7.66 159.960 8364 8364 1779 13
14 10 - FATİH YILDIRIMCİ 8 / A 8 9 5.00 1 8 -1.67 6 3 5.00 2 3 1.00 1 16 -4.33 10 7 7.67 28.00 46.00 12.67 159.789 8375 8375 1784 14
15 13 - HAMZA YUSUF KELEŞ 8 / A 10 7 7.67 2 6 0.00 4 5 2.33 2 6 0.00 3 9 0.00 5 12 1.00 26.00 45.00 11.00 157.534 8570 8570 1833 15
16 0 - HATİCE KARAPOLAT 8 / A 9 6 7.00 2 6 0.00 5 4 3.67 0 5 -1.67 0 6 -2.00 6 10 2.67 22.00 37.00 9.67 151.431 9073 9073 1983 16
17 41 - GÜLÇİÇEK YEŞİLDEMİR 8 / A 4 8 1.33 3 4 1.67 2 3 1.00 1 8 -1.67 2 9 -1.00 9 6 7.00 21.00 38.00 8.33 147.517 9367 9367 2059 17
18 9 - CENGİZ YILDIRIMCI 8 / A 5 12 1.00 1 8 -1.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 4 15 -1.00 10 9 7.00 24.00 60.00 4.00 139.532 10071 10071 2228 18
19 47 - ESMA KARAPOLAT 8 / A 6 7 3.67 0 7 -2.33 6 3 5.00 2 5 0.33 4 10 0.67 4 9 1.00 22.00 41.00 8.34 137.545 10221 10221 2271 19
20 17 - MUHAMMED YUSUF KIŞ 0 / 0 8 7 5.67 1 7 -1.33 3 6 1.00 1 5 -0.67 2 8 -0.67 3 11 -0.67 18.00 44.00 3.33 125.737 11114 11114 2482 20
21 16 - MUHAMM EDSEVİNÇ 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 16 -1.33 8 11 4.33 12.00 27.00 3.00 119.128 11575 11575 2599 21
22 0 - ** UÇHNİMVM E E D 8 / A 5 12 1.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7.00 30.00 -3.00 100.312 12670 12670 2868 22

Genel 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602
İl 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602

İlçe 5.88 1.63 3.93 1.19 0.12 5.36 18.11 180.804 3111
Kurum 5.56 0.12 2.97 0.21 -0.56 6.32 14.62 175.678 22

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR DENEME / AĞRI LGS DENEME / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR LGS KDS - 1 16-11-2019
Ağrı - PATNOS - Selahattin Eyyubi Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 265 - TÜLİN DEMİR 8 / A 17 2 16.33 6 4 4.67 7 3 6.00 5 3 4.00 2 2 1.33 15 4 13.67 52.00 18.00 46.00 316.749 539 539 81 1
2 245 - MEDİNE TEKİN 8 / A 14 5 12.33 6 4 4.67 8 2 7.33 4 5 2.33 4 4 2.67 15 4 13.67 51.00 24.00 43.00 299.235 881 881 139 2
3 249 - NURDOĞDU UĞURLU 8 / A 12 7 9.67 3 6 1.00 8 1 7.67 3 2 2.33 3 7 0.67 16 3 15.00 45.00 26.00 36.34 274.154 1569 1569 267 3
4 277 - ZEHRA ÇAKAR 8 / A 14 4 12.67 2 6 0.00 8 2 7.33 3 5 1.33 0 7 -2.33 15 4 13.67 42.00 28.00 32.67 263.326 1972 1972 349 4
5 124 - SERHAT CAN 8 / A 13 4 11.67 4 4 2.67 9 1 8.67 3 5 1.33 4 7 1.67 11 5 9.33 44.00 26.00 35.34 259.661 2110 2110 372 5
6 165 - ELİF CAN 8 / B 10 5 8.33 2 5 0.33 8 2 7.33 1 1 0.67 1 4 -0.33 16 2 15.33 38.00 19.00 31.66 257.972 2187 2187 390 6
7 262 - MUHAMMED KILIÇ 8 / A 11 4 9.67 6 4 4.67 8 1 7.67 3 2 2.33 2 7 -0.33 13 4 11.67 43.00 22.00 35.68 252.893 2410 2410 437 7
8 156 - FEYZULLAH NABIZ 8 / B 10 8 7.33 4 5 2.33 9 1 8.67 4 4 2.67 6 10 2.67 13 6 11.00 46.00 34.00 34.67 250.413 2537 2537 472 8
9 160 - S MET GELMEZ 8 / 0 14 5 12.33 3 6 1.00 6 4 4.67 4 5 2.33 2 9 -1.00 12 7 9.67 41.00 36.00 29.00 243.158 2892 2892 542 9

10 161 - TÖRE ŞENER 0 / 0 11 6 9.00 2 7 -0.33 9 0 9.00 3 4 1.67 3 5 1.33 12 6 10.00 40.00 28.00 30.67 241.719 2962 2962 558 10
11 180 - EYYÜP AKBULUT 8 / A 9 6 7.00 3 7 0.67 6 4 4.67 2 4 0.67 6 8 3.33 13 6 11.00 39.00 35.00 27.34 240.918 3006 3006 568 11
12 232 - CANPOLAT BİÇER 8 / A 11 6 9.00 3 6 1.00 5 4 3.67 1 1 0.67 6 8 3.33 11 7 8.67 37.00 32.00 26.34 237.867 3168 3168 599 12
13 243 - İBRAHİM ŞENER 8 / A 14 5 12.33 6 4 4.67 9 1 8.67 1 1 0.67 4 16 -1.33 10 9 7.00 44.00 36.00 32.01 233.451 3403 3403 639 13
14 240 - VELİ PARLAK 8 / A 13 4 11.67 3 5 1.33 7 3 6.00 0 0 0.00 2 7 -0.33 10 6 8.00 35.00 25.00 26.67 231.602 3521 3521 664 14
15 271 - GÜLİSTAN BİLİCİ 8 / A 12 3 11.00 2 7 -0.33 7 3 6.00 4 3 3.00 3 5 1.33 9 8 6.33 37.00 29.00 27.33 228.827 3663 3663 689 15
16 142 - SAİDNUR CÜCEN 8 / B 10 6 8.00 0 8 -2.67 8 2 7.33 3 3 2.00 3 7 0.67 12 5 10.33 36.00 31.00 25.66 228.176 3699 3699 699 16
17 182 - ESMANUR HAMAY 8 / B 12 6 10.00 6 3 5.00 8 2 7.33 2 4 0.67 3 10 -0.33 10 8 7.33 41.00 33.00 30.00 225.405 3868 3868 732 17
18 266 - HÜLYA DEMİR 8 / A 9 8 6.33 2 5 0.33 4 4 2.67 0 5 -1.67 7 10 3.67 11 7 8.67 33.00 39.00 20.00 217.286 4335 4335 840 18
19 301 - EYYÜP SEVEN 8 / A 11 5 9.33 2 7 -0.33 7 1 6.67 4 5 2.33 2 7 -0.33 10 9 7.00 36.00 34.00 24.67 212.752 4623 4623 906 19
20 316 - CELAL ŞENER 8 / A 6 9 3.00 6 3 5.00 3 5 1.33 1 5 -0.67 4 11 0.33 14 2 13.33 34.00 35.00 22.32 212.204 4661 4661 914 20
21 171 - AYŞE DİNÇ 8 / B 9 8 6.33 3 7 0.67 6 3 5.00 0 0 0.00 2 4 0.67 12 7 9.67 32.00 29.00 22.34 212.175 4665 4665 915 21
22 187 - OKAN ESENBOĞA 8 / B 6 13 1.67 5 5 3.33 3 7 0.67 4 6 2.00 9 11 5.33 12 7 9.67 39.00 49.00 22.67 211.211 4722 4722 927 22
23 167 - POLAT YILDIZ 8 / A 7 9 4.00 4 4 2.67 4 5 2.33 1 6 -1.00 6 10 2.67 12 7 9.67 34.00 41.00 20.34 207.019 4997 4997 980 23
24 267 - MUHAMMEDEMİN ACAR 8 / A 8 9 5.00 3 5 1.33 4 5 2.33 4 6 2.00 5 11 1.33 11 8 8.33 35.00 44.00 20.32 199.417 5512 5512 1111 24
25 2 - ARDA YALÇIN 8 / B 9 7 6.67 1 8 -1.67 5 5 3.33 3 5 1.33 1 9 -2.00 12 6 10.00 31.00 40.00 17.66 196.562 5703 5703 1153 25
26 291 - DAVUT YARDIMCI 8 / A 8 4 6.67 3 3 2.00 8 1 7.67 1 3 0.00 3 6 1.00 8 8 5.33 31.00 25.00 22.67 195.106 5801 5801 1174 26
27 259 - MEVLAN DEMİR 8 / A 10 5 8.33 1 9 -2.00 7 3 6.00 0 1 -0.33 3 7 0.67 8 8 5.33 29.00 33.00 18.00 194.616 5836 5836 1185 27
28 190 - BERAT KURUŞ 8 / B 9 9 6.00 5 5 3.33 6 4 4.67 4 6 2.00 4 13 -0.33 9 9 6.00 37.00 46.00 21.67 187.713 6345 6345 1298 28
29 252 - CANER AKBAY 8 / A 8 10 4.67 2 8 -0.67 2 5 0.33 3 4 1.67 6 9 3.00 9 9 6.00 30.00 45.00 15.00 186.306 6444 6444 1324 29
30 75 - MUAMMER SEVEN 8 / B 9 9 6.00 2 6 0.00 2 6 0.00 1 1 0.67 5 13 0.67 10 9 7.00 29.00 44.00 14.34 186.055 6456 6456 1327 30
31 63 - CANER BEDIR 8 / A 7 9 4.00 3 7 0.67 6 4 4.67 3 4 1.67 3 15 -2.00 12 7 9.67 34.00 46.00 18.68 183.804 6600 6600 1364 31
32 60 - BERAT ATAŞ 8 / A 8 11 4.33 4 6 2.00 8 2 7.33 0 1 -0.33 4 10 0.67 9 10 5.67 33.00 40.00 19.67 179.682 6884 6884 1432 32
33 29 - AYSİMA YALÇIN 8 / B 9 6 7.00 3 7 0.67 5 3 4.00 2 5 0.33 2 10 -1.33 9 10 5.67 30.00 41.00 16.34 178.559 6954 6954 1445 33
34 159 - MELEK *LÇIN 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 9 0.00 14 5 12.33 17.00 14.00 12.33 176.912 7065 7065 1471 34
35 188 - ZOZAN TUNÇ 8 / A 9 4 7.67 2 5 0.33 6 2 5.33 3 1 2.67 2 8 -0.67 6 9 3.00 28.00 29.00 18.33 174.928 7201 7201 1500 35
36 218 - HALİLTULAYTUMO 8 / A 6 11 2.33 2 7 -0.33 5 3 4.00 3 4 1.67 5 8 2.33 9 9 6.00 30.00 42.00 16.00 173.680 7287 7287 1523 36
37 157 - MELİKŞAH GELMEZ 8 / B 6 9 3.00 5 3 4.00 7 2 6.33 1 4 -0.33 3 13 -1.33 10 8 7.33 32.00 39.00 19.00 171.370 7472 7472 1567 37
38 129 - İSMAİL KILIÇ 8 / B 7 12 3.00 4 6 2.00 6 4 4.67 3 7 0.67 3 11 -0.67 10 9 7.00 33.00 49.00 16.67 169.282 7651 7651 1612 38
39 0 - ELİF YILDIRIM 8 / A 7 10 3.67 4 6 2.00 4 6 2.00 3 4 1.67 5 12 1.00 7 11 3.33 30.00 49.00 13.67 157.991 8529 8529 1821 39
40 91 - MERCAN ŞAHİN 0 / 0 6 6 4.00 0 6 -2.00 3 3 2.00 0 0 0.00 4 6 2.00 5 5 3.33 18.00 26.00 9.33 157.575 8567 8567 1832 40
41 254 - EDANUR GEÇER 8 / A 4 10 0.67 3 4 1.67 8 0 8.00 2 5 0.33 1 9 -2.00 10 6 8.00 28.00 34.00 16.67 157.045 8607 8607 1846 41
42 196 - AHMET ÜLKER 8 / A 6 4 4.67 2 4 0.67 2 4 0.67 2 4 0.67 5 5 3.33 4 10 0.67 21.00 31.00 10.68 156.021 8684 8684 1868 42
43 168 - HA*İB KAVŞUT 8 / 0 10 9 7.00 4 6 2.00 4 5 2.33 4 6 2.00 4 16 -1.33 6 13 1.67 32.00 55.00 13.67 155.578 8704 8704 1873 43
44 177 - YUSUFİSLAM UĞURLU 8 / A 13 6 11.00 2 7 -0.33 7 3 6.00 2 2 1.33 0 12 -4.00 4 13 -0.33 28.00 43.00 13.67 153.224 8907 8907 1932 44
45 179 - DİLAN TUNÇ 8 / B 5 6 3.00 2 6 0.00 5 4 3.67 3 4 1.67 6 10 2.67 6 13 1.67 27.00 43.00 12.68 152.864 8942 8942 1941 45
46 242 - FATMA ÇAKAR 8 / A 8 8 5.33 3 5 1.33 2 8 -0.67 2 4 0.67 4 10 0.67 6 12 2.00 25.00 47.00 9.33 151.664 9054 9054 1976 46
47 155 - FATMA ŞENER 8 / A 5 8 2.33 3 6 1.00 4 4 2.67 1 1 0.67 1 6 -1.00 8 8 5.33 22.00 33.00 11.00 148.285 9307 9307 2048 47
48 351 - SAMET MERDANE 8 / A 8 11 4.33 5 5 3.33 1 9 -2.00 1 4 -0.33 4 16 -1.33 8 11 4.33 27.00 56.00 8.33 147.619 9358 9358 2057 48
49 219 - İLYAS TULAY 8 / B 8 10 4.67 3 7 0.67 2 7 -0.33 3 7 0.67 1 15 -4.00 9 9 6.00 26.00 55.00 7.68 144.350 9646 9646 2122 49
50 191 - BİLAL GÜLTEPE 8 / B 7 12 3.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 7 13 2.67 6 13 1.67 27.00 61.00 6.67 143.960 9686 9686 2129 50
51 286 - YUNUS EMRE KÖÇER 8 / A 7 10 3.67 5 4 3.67 4 5 2.33 3 7 0.67 4 16 -1.33 7 12 3.00 30.00 54.00 12.01 143.606 9716 9716 2132 51
52 257 - YAREN ÜLKER 8 / A 8 10 4.67 0 7 -2.33 6 4 4.67 0 7 -2.33 3 8 0.33 6 12 2.00 23.00 48.00 7.01 143.577 9720 9720 2133 52
53 172 - BAŞAK HAMAY 8 / A 6 10 2.67 3 7 0.67 4 5 2.33 3 7 0.67 3 14 -1.67 8 9 5.00 27.00 52.00 9.67 143.385 9732 9732 2137 53
54 278 - MUHAMMET ÜSTÜN 8 / A 7 9 4.00 1 7 -1.33 4 4 2.67 1 3 0.00 3 12 -1.00 7 12 3.00 23.00 47.00 7.34 139.724 10058 10058 2222 54
55 83 - İBRAHİM YAVUZ 8 / A 6 13 1.67 3 7 0.67 4 6 2.00 1 4 -0.33 3 10 -0.33 8 11 4.33 25.00 51.00 8.01 138.938 10124 10124 2240 55
56 241 - ONUR AKTÜRK 8 / A 5 7 2.67 2 4 0.67 4 3 3.00 0 2 -0.67 0 8 -2.67 8 9 5.00 19.00 33.00 8.00 136.466 10300 10300 2287 56
57 207 - ERSİN AKBULUT 8 / A 5 14 0.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 4 0.67 6 14 1.33 8 11 4.33 25.00 59.00 5.32 135.957 10344 10344 2300 57
58 158 - MELEK YALÇIN 8 / A 8 9 5.00 3 7 0.67 3 7 0.67 3 5 1.33 0 0 0.00 0 0 0.00 17.00 28.00 7.67 135.145 10393 10393 2314 58
59 287 - BARAN ÇİFTÇİİ 8 / A 7 9 4.00 1 7 -1.33 4 4 2.67 2 4 0.67 4 10 0.67 5 14 0.33 23.00 48.00 7.01 133.958 10480 10480 2332 59
60 217 - E L **U*NYO K 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 11 0.33 8 9 5.00 12.00 20.00 5.33 133.145 10538 10538 2347 60
61 0 - A A LR * ** O 8 / B 8 11 4.33 6 4 4.67 3 5 1.33 1 9 -2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 18.00 29.00 8.33 132.936 10549 10549 2349 61
62 244 - OZAN ACAR 8 / B 9 10 5.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 0 10 -3.33 4 16 -1.33 5 12 1.00 24.00 62.00 3.34 130.762 10711 10711 2383 62
63 260 - MUHAMMED YILDIZ 8 / A 7 12 3.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 0 5 -1.67 7 13 2.67 4 15 -1.00 23.00 60.00 3.00 125.824 11106 11106 2480 63
64 154 - DİLEKŞŞENER 8 / B 5 14 0.33 2 8 -0.67 2 5 0.33 2 8 -0.67 5 14 0.33 6 13 1.67 22.00 62.00 1.32 112.935 11991 11991 2699 64
65 0 - RESUL KILIÇ 8 / A 3 16 -2.33 0 10 -3.33 1 8 -1.67 2 5 0.33 4 15 -1.00 5 14 0.33 15.00 68.00 -7.67 74.680 13407 13407 3056 65
66 178 - YUSUFDAMAR 8 / B 5 14 0.33 5 5 3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 1 19 -5.33 4 15 -1.00 21.00 67.00 -1.33 71.154 13461 13461 3073 66

Genel 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602
İl 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602

İlçe 5.88 1.63 3.93 1.19 0.12 5.36 18.11 180.804 3111
Kurum 5.72 1.00 3.74 0.70 0.25 6.29 17.68 184.402 66

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR DENEME / AĞRI LGS DENEME / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR LGS KDS - 1 16-11-2019
Ağrı - PATNOS - Suluca Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 75 - NAZAR HAYAT 8 / A 14 3 13.00 6 3 5.00 9 0 9.00 8 0 8.00 1 5 -0.67 13 4 11.67 51.00 15.00 46.00 282.509 1295 1295 206 1
2 38 - MERYEM SALİM 8 / A 12 4 10.67 5 5 3.33 7 3 6.00 6 3 5.00 4 4 2.67 13 4 11.67 47.00 23.00 39.34 276.405 1496 1496 255 2
3 18 - FURKAN PİLĞİ 8 / A 12 6 10.00 7 3 6.00 8 2 7.33 2 8 -0.67 7 12 3.00 12 7 9.67 48.00 38.00 35.33 259.231 2128 2128 376 3
4 85 - SEVDANUR AĞAÇ 8 / A 12 5 10.33 7 2 6.33 9 1 8.67 3 7 0.67 4 12 0.00 13 5 11.33 48.00 32.00 37.33 258.326 2170 2170 386 4
5 91 - YUSUF ÇAĞLAR 8 / A 9 8 6.33 6 4 4.67 10 0 10.00 6 2 5.33 6 11 2.33 12 7 9.67 49.00 32.00 38.33 243.242 2886 2886 541 5
6 13 - EMRE ÖZLEN 8 / A 13 3 12.00 5 4 3.67 8 2 7.33 6 2 5.33 3 10 -0.33 8 8 5.33 43.00 29.00 33.33 230.338 3584 3584 673 6
7 81 - ROJHAT ÖZLEN 8 / A 7 11 3.33 3 7 0.67 4 4 2.67 2 6 0.00 7 11 3.33 14 5 12.33 37.00 44.00 22.33 222.366 4054 4054 776 7
8 5 - BÜŞRA PİLGE 8 / A 10 6 8.00 6 4 4.67 8 2 7.33 7 3 6.00 1 10 -2.33 11 5 9.33 43.00 30.00 33.00 220.961 4121 4121 789 8
9 4 - BERFİN ÇAĞLAR 8 / A 12 5 10.33 6 4 4.67 8 2 7.33 5 5 3.33 3 12 -1.00 9 9 6.00 43.00 37.00 30.66 218.649 4274 4274 825 9

10 24 - HELİN ÖZLEN 8 / A 12 7 9.67 5 5 3.33 8 2 7.33 5 5 3.33 7 12 3.00 7 12 3.00 44.00 43.00 29.66 217.537 4322 4322 838 10
11 3 - AZAT PİLGE 8 / A 8 11 4.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 4 6 2.00 6 14 1.33 13 6 11.00 38.00 50.00 21.32 210.411 4779 4779 939 11
12 23 - HAVİN PİLGE 8 / A 12 6 10.00 6 4 4.67 8 2 7.33 6 4 4.67 2 10 -1.33 8 10 4.67 42.00 36.00 30.01 208.324 4912 4912 962 12
13 408 - ALEYNA PİSİL 8 / A 12 6 10.00 5 4 3.67 7 3 6.00 4 6 2.00 3 17 -2.67 9 10 5.67 40.00 46.00 24.67 199.213 5524 5524 1114 13
14 215 - ÜMMET AYDO AN 0 / 0 10 9 7.00 1 9 -2.00 6 4 4.67 5 5 3.33 4 16 -1.33 10 9 7.00 36.00 52.00 18.67 188.337 6290 6290 1286 14
15 94 - ZELAL HAYAT 8 / A 9 7 6.67 4 5 2.33 7 1 6.67 7 2 6.33 0 5 -1.67 8 8 5.33 35.00 28.00 25.66 187.669 6347 6347 1299 15
16 26 - HİLAL PİŞKEN 8 / A 11 5 9.33 2 7 -0.33 7 2 6.33 0 9 -3.00 2 15 -3.00 9 7 6.67 31.00 45.00 16.00 186.472 6434 6434 1321 16
17 6 - BÜŞRA PİSİL 0 / 0 10 9 7.00 4 6 2.00 8 2 7.33 5 5 3.33 1 16 -4.33 10 9 7.00 38.00 47.00 22.33 180.426 6832 6832 1420 17
18 25 - HELİN PİŞKEN 8 / A 10 7 7.67 6 3 5.00 6 3 5.00 3 5 1.33 4 12 0.00 6 11 2.33 35.00 41.00 21.33 179.163 6922 6922 1439 18
19 82 - SEHER TANGÜÇ 8 / A 10 9 7.00 5 5 3.33 6 4 4.67 5 5 3.33 4 11 0.33 6 13 1.67 36.00 47.00 20.33 172.823 7371 7371 1541 19
20 77 - NURGÜL PİŞKEN 8 / A 5 10 1.67 2 6 0.00 4 5 2.33 7 2 6.33 5 8 2.33 8 8 5.33 31.00 39.00 17.99 170.302 7559 7559 1585 20
21 33 - KENANTEKİK 8 / A 10 9 7.00 3 7 0.67 4 6 2.00 5 5 3.33 9 11 5.33 3 16 -2.33 34.00 54.00 16.00 169.605 7628 7628 1608 21
22 80 - PINAR NALBANT 8 / A 7 12 3.00 4 6 2.00 6 4 4.67 4 6 2.00 4 13 -0.33 9 10 5.67 34.00 51.00 17.01 164.971 7958 7958 1684 22
23 16 - FERHAT PİLGE 8 / A 9 9 6.00 2 8 -0.67 7 3 6.00 2 8 -0.67 2 15 -3.00 8 9 5.00 30.00 52.00 12.66 157.742 8556 8556 1830 23
24 214 - ÖZCAN PİLGİ 8 / A 7 10 3.67 2 8 -0.67 3 6 1.00 3 7 0.67 4 16 -1.33 9 10 5.67 28.00 57.00 9.01 151.861 9036 9036 1971 24
25 11 - DİY R TEKİK 8 / A 7 12 3.00 1 9 -2.00 5 5 3.33 5 5 3.33 3 13 -1.33 8 9 5.00 29.00 53.00 11.33 148.925 9252 9252 2034 25
26 7 - BÜŞRA SALİM 8 / A 8 11 4.33 3 7 0.67 7 3 6.00 6 4 4.67 2 13 -2.33 7 12 3.00 33.00 50.00 16.34 148.716 9268 9268 2039 26
27 0 - KTM L E K K 0 / 0 9 10 5.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 17.00 32.00 6.33 136.346 10321 10321 2297 27
28 591 - MEHMET S ÇAN 8 / 0 4 15 -1.00 5 5 3.33 5 5 3.33 1 9 -2.00 6 14 1.33 7 12 3.00 28.00 60.00 7.99 127.261 10985 10985 2446 28
29 72 - MUHAMMD CAN PİSİL 8 / A 6 13 1.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 5 4 3.67 4 14 -0.67 5 12 1.00 24.00 59.00 4.33 116.136 11766 11766 2638 29
30 216 - VESİM ÖZLEN 8 / 0 5 9 2.00 3 6 1.00 2 7 -0.33 2 7 -0.33 4 12 0.00 5 14 0.33 21.00 55.00 2.67 115.038 11851 11851 2667 30
31 32 - KEMATLE K * 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 15 0.00 6 13 1.67 11.00 28.00 1.67 110.417 12137 12137 2734 31
32 29 - İBRAHİMHALİLÇAĞLAR 0 / 0 4 15 -1.00 1 9 -2.00 5 5 3.33 4 4 2.67 5 15 0.00 6 13 1.67 25.00 61.00 4.67 110.105 12149 12149 2735 32
33 74 - MUHAMMEDTAYYİPÖZLEN 8 / A 5 11 1.33 2 8 -0.67 4 5 2.33 3 7 0.67 4 14 -0.67 3 15 -2.00 21.00 60.00 0.99 95.302 12876 12876 2918 33

Genel 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602
İl 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602

İlçe 5.88 1.63 3.93 1.19 0.12 5.36 18.11 180.804 3111
Kurum 6.06 1.84 4.84 2.52 -0.10 5.28 20.44 183.792 33
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1 58 - BERFİ KAYA 8 / F 18 1 17.67 7 3 6.00 10 0 10.00 6 4 4.67 3 6 1.00 19 0 19.00 63.00 14.00 58.34 365.289 109 109 12 1
2 234 - EMİRCAN ESENBOĞA 8 / D 18 1 17.67 7 2 6.33 8 1 7.67 4 4 2.67 6 8 3.33 13 5 11.33 56.00 21.00 49.00 325.326 437 437 68 2
3 327 - MERVENUR AYHAN 8 / D 17 2 16.33 6 4 4.67 9 1 8.67 1 2 0.33 4 3 3.00 14 5 12.33 51.00 17.00 45.33 316.805 538 538 80 3
4 75 - BÜŞRA ATABAY 8 / D 18 1 17.67 7 3 6.00 10 0 10.00 4 3 3.00 4 10 0.67 13 6 11.00 56.00 23.00 48.34 310.957 635 635 101 4
5 323 - SUDENAZ TEMEL 0 / 0 13 3 12.00 5 5 3.33 9 1 8.67 4 5 2.33 6 3 5.00 13 5 11.33 50.00 22.00 42.66 296.388 948 948 148 5
6 102 - DİCLE KARADENİZ 8 / B 13 5 11.33 2 5 0.33 9 1 8.67 3 3 2.00 6 3 5.00 14 4 12.67 47.00 21.00 40.00 295.634 961 961 150 6
7 110 - EBRU SUNGUR 8 / B 15 3 14.00 6 4 4.67 9 1 8.67 5 1 4.67 1 7 -1.33 15 2 14.33 51.00 18.00 45.01 295.517 965 965 152 7
8 339 - NAZAR KARANCİ 8 / F 15 4 13.67 5 5 3.33 9 1 8.67 7 3 6.00 3 10 -0.33 15 4 13.67 54.00 27.00 45.01 295.253 973 973 153 8
9 281 - KADER İÇEN 8 / D 18 1 17.67 7 2 6.33 10 0 10.00 3 4 1.67 3 10 -0.33 12 7 9.67 53.00 24.00 45.01 295.253 973 973 153 8

10 71 - BÜNYAMİN DEMİR 8 / A 13 6 11.00 5 5 3.33 10 0 10.00 5 5 3.33 4 14 -0.67 17 2 16.33 54.00 32.00 43.32 291.191 1081 1081 170 10
11 69 - BİNALİ İÇEN 8 / D 16 3 15.00 5 5 3.33 9 0 9.00 5 1 4.67 3 7 0.67 12 5 10.33 50.00 21.00 43.00 287.159 1183 1183 188 11
12 208 - FURKAN ÖZBEK 8 / D 17 2 16.33 5 5 3.33 8 2 7.33 2 3 1.00 6 10 2.67 11 8 8.33 49.00 30.00 38.99 286.921 1187 1187 189 12
13 51 - BERENDİLEM KARANCİ 8 / A 11 8 8.33 4 6 2.00 8 2 7.33 3 7 0.67 6 7 3.67 16 3 15.00 48.00 33.00 37.00 282.091 1310 1310 211 13
14 345 - OSMAN YOLCU 8 / F 16 3 15.00 5 5 3.33 9 1 8.67 3 4 1.67 3 10 -0.33 13 6 11.00 49.00 29.00 39.34 280.480 1354 1354 219 14
15 106 - DİLAN DEMİR 8 / D 17 2 16.33 3 7 0.67 10 0 10.00 2 8 -0.67 2 12 -2.00 13 6 11.00 47.00 35.00 35.33 273.442 1594 1594 272 15
16 367 - FIRAT BOR 8 / F 14 5 12.33 3 7 0.67 6 4 4.67 4 6 2.00 7 13 2.67 13 6 11.00 47.00 41.00 33.34 272.225 1621 1621 281 16
17 38 - BAHAR YAŞAR 8 / C 13 4 11.67 5 3 4.00 8 1 7.67 6 2 5.33 4 6 2.00 12 6 10.00 48.00 22.00 40.67 272.211 1623 1623 282 17
18 85 - ÜMİT DEMİR 8 / A 16 3 15.00 4 6 2.00 8 2 7.33 2 7 -0.33 3 9 0.00 12 7 9.67 45.00 34.00 33.67 267.220 1815 1815 324 18
19 107 - DİLAN KARABOĞA 8 / B 15 4 13.67 4 5 2.33 10 0 10.00 2 4 0.67 0 4 -1.33 13 6 11.00 44.00 23.00 36.34 265.265 1895 1895 340 19
20 333 - MUHAMMED ENES ÇELİK 8 / B 11 8 8.33 7 3 6.00 7 3 6.00 4 6 2.00 5 10 1.67 14 5 12.33 48.00 35.00 36.33 259.510 2121 2121 375 20
21 242 - ÖZGÜL TÜRHAN 8 / C 13 6 11.00 4 5 2.33 8 2 7.33 2 1 1.67 3 8 0.33 13 5 11.33 43.00 27.00 33.99 258.031 2183 2183 389 21
22 298 - BİLGE BATİR 8 / C 11 8 8.33 2 6 0.00 7 3 6.00 7 3 6.00 3 0 3.00 13 6 11.00 43.00 26.00 34.33 256.133 2278 2278 411 22
23 350 - ÖZLEM BİÇER 8 / B 14 4 12.67 3 7 0.67 9 1 8.67 4 5 2.33 4 6 2.00 10 7 7.67 44.00 30.00 34.01 256.018 2283 2283 412 23
24 108 - DİLARA BALI 8 / B 11 5 9.33 1 6 -1.00 6 1 5.67 3 3 2.00 1 6 -1.00 16 3 15.00 38.00 24.00 30.00 255.722 2295 2295 416 24
25 357 - ROJİN UYGAR 8 / B 16 3 15.00 5 5 3.33 8 2 7.33 2 3 1.00 8 12 4.00 7 12 3.00 46.00 37.00 33.66 253.258 2394 2394 431 25
26 233 - HATİCE KÜ RA BAŞ 8 / C 9 5 7.33 4 4 2.67 7 2 6.33 5 1 4.67 2 4 0.67 14 2 13.33 41.00 18.00 35.00 253.096 2405 2405 435 26
27 105 - DİLAN BİÇER 8 / B 14 4 12.67 5 5 3.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 2 7 -0.33 13 6 11.00 39.00 37.00 26.67 250.627 2531 2531 470 27
28 64 - BERFİN YEŞİLDEMİR 8 / B 15 4 13.67 4 6 2.00 9 1 8.67 6 4 4.67 1 10 -2.33 11 6 9.00 46.00 31.00 35.68 250.330 2539 2539 473 28
29 410 - YUNUS DURDU 8 / F 14 5 12.33 4 6 2.00 6 4 4.67 3 7 0.67 5 15 0.00 12 7 9.67 44.00 44.00 29.34 248.106 2631 2631 490 29
30 426 - YUSUF YANAR 8 / F 12 7 9.67 6 4 4.67 9 1 8.67 2 4 0.67 2 11 -1.67 14 5 12.33 45.00 32.00 34.34 248.091 2633 2633 491 30
31 459 - BÜŞRA ÇETİN 8 / D 18 1 17.67 3 7 0.67 7 3 6.00 4 6 2.00 5 12 1.00 7 12 3.00 44.00 41.00 30.34 247.706 2658 2658 496 31
32 27 - AYŞEGÜL BOZAN 8 / F 10 9 7.00 7 3 6.00 7 3 6.00 4 5 2.33 3 9 0.00 14 5 12.33 45.00 34.00 33.66 241.807 2958 2958 556 32
33 328 - MERYEM ÇELİK 8 / E 12 7 9.67 6 4 4.67 7 3 6.00 4 6 2.00 5 5 3.33 9 10 5.67 43.00 35.00 31.34 234.192 3364 3364 632 33
34 465 - SEVCAN BOZKUŞ 8 / B 10 8 7.33 5 4 3.67 6 4 4.67 1 3 0.00 2 4 0.67 13 5 11.33 37.00 28.00 27.67 232.724 3448 3448 650 34
35 133 - ÖZLEM AYDIN 8 / D 14 5 12.33 4 6 2.00 4 6 2.00 0 10 -3.33 6 14 1.33 10 9 7.00 38.00 50.00 21.33 229.451 3628 3628 684 35
36 224 - YEŞİM OKUYUCUOĞLU 8 / F 13 5 11.33 5 5 3.33 8 2 7.33 3 7 0.67 4 3 3.00 7 11 3.33 40.00 33.00 28.99 226.009 3831 3831 725 36
37 290 - KADER TUTMAZ 8 / E 10 7 7.67 4 6 2.00 8 2 7.33 3 3 2.00 2 7 -0.33 12 6 10.00 39.00 31.00 28.67 225.052 3893 3893 738 37
38 66 - BİLAL OLUKLU 8 / D 13 6 11.00 3 6 1.00 5 4 3.67 2 6 0.00 1 5 -0.67 11 8 8.33 35.00 35.00 23.33 223.525 3974 3974 758 38
39 131 - ELİF SUNGUR 8 / B 12 7 9.67 4 5 2.33 8 2 7.33 8 2 7.33 4 7 1.67 8 11 4.33 44.00 34.00 32.66 222.396 4053 4053 775 39
40 415 - YUNUS ŞİRİN 8 / F 11 8 8.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 16 -1.33 14 5 12.33 36.00 52.00 18.66 219.999 4193 4193 806 40
41 139 - EMİRKAN ORAL 8 / B 14 4 12.67 7 2 6.33 6 4 4.67 1 4 -0.33 4 13 -0.33 7 10 3.67 39.00 37.00 26.68 215.778 4431 4431 861 41
42 477 - HABİB TEMEL 8 / F 12 6 10.00 1 7 -1.33 9 1 8.67 2 6 0.00 3 12 -1.00 10 7 7.67 37.00 39.00 24.01 215.170 4458 4458 865 42
43 186 - HASAN TAŞKIN 8 / D 12 7 9.67 4 6 2.00 6 4 4.67 3 7 0.67 5 11 1.33 9 10 5.67 39.00 45.00 24.01 214.444 4504 4504 879 43
44 406 - YILDA BİÇER 8 / C 12 7 9.67 2 7 -0.33 7 3 6.00 4 6 2.00 9 11 5.33 6 13 1.67 40.00 47.00 24.34 213.685 4552 4552 889 44
45 24 - AYFER İRĞA 8 / A 14 5 12.33 1 9 -2.00 9 1 8.67 1 5 -0.67 2 12 -2.00 9 8 6.33 36.00 40.00 22.66 213.435 4571 4571 893 45
46 124 - ELİF ÇALT 8 / B 12 7 9.67 3 7 0.67 8 2 7.33 3 7 0.67 3 17 -2.67 11 8 8.33 40.00 48.00 24.00 209.303 4844 4844 951 46
47 94 - SERHAT DEMİR 8 / A 14 4 12.67 5 4 3.67 10 0 10.00 6 4 4.67 3 17 -2.67 7 12 3.00 45.00 41.00 31.34 209.095 4861 4861 955 47
48 228 - HANDAN KAHRAMAN 8 / C 12 7 9.67 3 7 0.67 8 2 7.33 2 8 -0.67 3 4 1.67 8 11 4.33 36.00 39.00 23.00 208.085 4928 4928 966 48
49 187 - FERRAH TANGÖR 8 / C 11 7 8.67 2 7 -0.33 8 2 7.33 3 6 1.00 2 9 -1.00 10 8 7.33 36.00 39.00 23.00 205.731 5094 5094 1000 49
50 264 - İDAL İNCE 8 / D 11 8 8.33 5 5 3.33 6 4 4.67 6 4 4.67 6 14 1.33 8 11 4.33 42.00 46.00 26.66 205.623 5099 5099 1002 50
51 238 - HAYRUNİSA KADAN 8 / D 12 7 9.67 5 5 3.33 8 2 7.33 1 9 -2.00 2 9 -1.00 9 9 6.00 37.00 41.00 23.33 204.650 5160 5160 1017 51
52 121 - ELİF AKDAĞ 8 / B 11 8 8.33 4 5 2.33 8 2 7.33 4 6 2.00 6 14 1.33 8 11 4.33 41.00 46.00 25.65 204.126 5195 5195 1025 52
53 168 - FADİME ÖZEN 8 / C 11 5 9.33 0 6 -2.00 6 3 5.00 2 5 0.33 0 12 -4.00 12 5 10.33 31.00 36.00 18.99 203.865 5211 5211 1031 53
54 466 - SERVAN KARABALIK 0 / 0 9 10 5.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 8 12 4.00 10 9 7.00 35.00 53.00 17.34 203.729 5217 5217 1033 54
55 100 - DERYA ON* 8 / C 7 12 3.00 1 9 -2.00 8 2 7.33 5 5 3.33 5 9 2.00 12 7 9.67 38.00 44.00 23.33 203.715 5218 5218 1034 55
56 0 - ROJBİN ÇALIŞ 0 / 0 10 9 7.00 4 6 2.00 7 3 6.00 0 0 0.00 5 13 0.67 10 9 7.00 36.00 40.00 22.67 203.152 5257 5257 1043 56
57 230 - HANDAN ÖZTAŞ 8 / C 6 8 3.33 2 5 0.33 3 5 1.33 2 5 0.33 4 5 2.33 12 5 10.33 29.00 33.00 17.98 201.964 5338 5338 1068 57
58 126 - MİZGİN ACAR A 8 / F 13 6 11.00 6 4 4.67 8 2 7.33 3 7 0.67 2 4 0.67 5 10 1.67 37.00 33.00 26.01 201.774 5349 5349 1070 58
59 330 - VEDAT BİLEN 8 / A 8 11 4.33 5 5 3.33 4 3 3.00 1 3 0.00 5 9 2.00 11 8 8.33 34.00 39.00 20.99 200.200 5455 5455 1097 59
60 452 - KÜBRA AYAZ 8 / D 9 10 5.67 0 5 -1.67 5 5 3.33 0 10 -3.33 2 11 -1.67 14 5 12.33 30.00 46.00 14.66 199.910 5475 5475 1101 60
61 311 - MEHMET NESİM İLTER 8 / D 9 7 6.67 3 5 1.33 4 3 3.00 0 0 0.00 2 4 0.67 10 7 7.67 28.00 26.00 19.34 199.835 5481 5481 1103 61
62 109 - ROJİN KANAÇ 8 / D 12 7 9.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 7 -0.33 3 10 -0.33 9 9 6.00 33.00 46.00 17.67 199.243 5523 5523 1113 62
63 212 - HAKAN ÇAY 8 / D 11 8 8.33 3 7 0.67 7 3 6.00 3 7 0.67 3 17 -2.67 11 8 8.33 38.00 50.00 21.33 198.974 5536 5536 1116 63
64 26 - BARAN CAN 8 / A 10 8 7.33 4 6 2.00 4 6 2.00 4 6 2.00 2 11 -1.67 11 7 8.67 35.00 44.00 20.33 198.798 5550 5550 1119 64
65 514 - EYYÜP SOFİOĞLU 8 / B 11 6 9.00 1 8 -1.67 6 1 5.67 2 4 0.67 3 9 0.00 9 10 5.67 32.00 38.00 19.34 198.427 5570 5570 1125 65
66 482 - RAMAZAN BİLİK 8 / B 10 9 7.00 3 7 0.67 6 4 4.67 1 2 0.33 2 6 0.00 10 9 7.00 32.00 37.00 19.67 195.729 5753 5753 1163 66
67 218 - HAMİYETS* İNÇ 8 / C 8 10 4.67 7 2 6.33 5 3 4.00 0 0 0.00 2 12 -2.00 12 6 10.00 34.00 33.00 23.00 194.961 5811 5811 1176 67
68 99 - HÜSNÜ LEVET 8 / E 9 10 5.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 12 6 10.00 31.00 46.00 15.67 194.769 5820 5820 1179 68
69 0 - SİBEL YILDIRIMCİ 8 / E 9 9 6.00 5 5 3.33 7 3 6.00 0 2 -0.67 6 14 1.33 9 10 5.67 36.00 43.00 21.66 193.506 5904 5904 1201 69
70 22 - AYDANUR BOZAN 8 / A 9 7 6.67 3 6 1.00 8 2 7.33 1 5 -0.67 1 8 -1.67 10 6 8.00 32.00 34.00 20.66 192.961 5944 5944 1210 70
71 488 - FERİT BİIEN 8 / F 11 8 8.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 2 18 -4.00 13 6 11.00 31.00 57.00 12.00 191.940 6027 6027 1232 71
72 151 - NUPELDA ÖZKAN 8 / C 11 7 8.67 3 6 1.00 5 3 4.00 2 4 0.67 2 10 -1.33 9 10 5.67 32.00 40.00 18.68 189.969 6171 6171 1258 72
73 239 - HELİN DEMİRKIRAN 8 / C 11 8 8.33 0 10 -3.33 5 5 3.33 3 7 0.67 4 16 -1.33 10 9 7.00 33.00 55.00 14.67 188.737 6254 6254 1271 73
74 458 - BARAN ÇETİN 8 / C 9 7 6.67 3 4 1.67 5 4 3.67 3 4 1.67 1 8 -1.67 9 7 6.67 30.00 34.00 18.68 183.701 6608 6608 1367 74
75 42 - SAMET BİLİK 8 / F 10 9 7.00 5 5 3.33 5 5 3.33 1 8 -1.67 5 9 2.00 7 11 3.33 33.00 47.00 17.32 183.681 6609 6609 1368 75
76 313 - MELEK ÇALT 8 / D 12 7 9.67 0 10 -3.33 6 4 4.67 1 9 -2.00 4 14 -0.67 8 11 4.33 31.00 55.00 12.67 182.381 6690 6690 1382 76
77 86 - CANSU DEMİR 8 / B 11 8 8.33 0 10 -3.33 6 4 4.67 4 6 2.00 2 11 -1.67 9 10 5.67 32.00 49.00 15.67 182.381 6690 6690 1382 76
78 43 - SEMANUR AYA 8 / C 10 6 8.00 3 7 0.67 8 1 7.67 2 8 -0.67 1 3 0.00 7 11 3.33 31.00 36.00 19.00 182.037 6713 6713 1391 78
79 353 - REŞAT KÖKTEKİN 8 / E 10 9 7.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 6 14 1.33 8 11 4.33 33.00 55.00 14.66 181.519 6753 6753 1399 79
80 500 - ZEYNEP YAVUZ 8 / B 10 9 7.00 3 7 0.67 6 4 4.67 3 7 0.67 6 14 1.33 7 11 3.33 35.00 52.00 17.67 181.222 6769 6769 1403 80
81 263 - İBRAHİM ONAR 8 / C 8 11 4.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 2 3 1.00 9 10 5.67 29.00 44.00 14.33 173.237 7327 7327 1532 81
82 103 - VOLKAN NARÇİN 8 / F 5 13 0.67 4 6 2.00 5 5 3.33 3 7 0.67 9 11 5.33 8 11 4.33 34.00 53.00 16.33 171.663 7456 7456 1561 82
83 322 - MERVE AKDOĞAN 8 / D 11 7 8.67 1 9 -2.00 5 5 3.33 2 4 0.67 2 10 -1.33 7 11 3.33 28.00 46.00 12.67 169.935 7590 7590 1594 83
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84 429 - YUSUFCAN DEMİR 8 / B 8 9 5.00 2 8 -0.67 6 4 4.67 3 7 0.67 2 12 -2.00 10 9 7.00 31.00 49.00 14.67 169.920 7593 7593 1596 84
85 0 - SERHAT DEMİR 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 15 -4.00 16 3 15.00 17.00 18.00 11.00 169.864 7598 7598 1599 85
86 255 - SEDAT CEYLAN 8 / B 9 4 7.67 2 5 0.33 3 6 1.00 1 5 -0.67 1 11 -2.67 9 10 5.67 25.00 41.00 11.33 168.368 7707 7707 1628 86
87 336 - MUHAMMED YAVUZ 0 / 0 8 11 4.33 5 5 3.33 7 3 6.00 5 5 3.33 2 7 -0.33 7 10 3.67 34.00 41.00 20.33 166.703 7844 7844 1653 87
88 380 - TÜLİN * DIN 8 / A 9 8 6.33 1 9 -2.00 4 5 2.33 1 9 -2.00 4 14 -0.67 8 8 5.33 27.00 53.00 9.32 166.288 7869 7869 1660 88
89 441 - ZEYNEP EKEN 8 / F 9 8 6.33 3 6 1.00 3 6 1.00 3 6 1.00 5 9 2.00 5 10 1.67 28.00 45.00 13.00 166.199 7877 7877 1661 89
90 93 - Z ÖÜ R *D D U 8 / F 11 8 8.33 4 6 2.00 7 3 6.00 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 25.00 24.00 17.00 164.805 7984 7984 1690 90
91 165 - ESMER YILDIRIM 8 / C 8 9 5.00 1 9 -2.00 3 3 2.00 2 7 -0.33 1 9 -2.00 10 8 7.33 25.00 45.00 10.00 164.572 7997 7997 1692 91
92 13 - ALEYNA SÖYLEMEZ 0 / 0 8 11 4.33 7 3 6.00 5 5 3.33 4 6 2.00 6 14 1.33 6 13 1.67 36.00 52.00 18.66 162.094 8211 8211 1746 92
93 444 - ZEYNEP MEMİŞ 8 / F 12 7 9.67 0 10 -3.33 5 5 3.33 4 6 2.00 1 10 -2.33 6 13 1.67 28.00 51.00 11.01 159.892 8368 8368 1782 93
94 280 - SAMET CAN YAŞAR 8 / C 9 7 6.67 2 6 0.00 4 5 2.33 0 0 0.00 0 1 -0.33 6 10 2.67 21.00 29.00 11.34 159.758 8379 8379 1785 94
95 496 - ARZU BİLEN 8 / C 9 10 5.67 3 7 0.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 3 11 -0.67 7 11 3.33 30.00 51.00 13.00 159.088 8433 8433 1798 95
96 442 - ZEYNEP GÜL AKBAY 8 / C 9 10 5.67 4 6 2.00 7 3 6.00 2 8 -0.67 4 15 -1.00 7 12 3.00 33.00 54.00 15.00 159.015 8444 8444 1799 96
97 300 - KUDRET DURDU 8 / F 9 10 5.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 5 5 3.33 6 12 2.00 5 13 0.67 31.00 54.00 13.00 158.303 8500 8500 1814 97
98 93 - DENİZ BABAN 8 / B 8 6 6.00 6 4 4.67 4 4 2.67 3 7 0.67 4 14 -0.67 6 12 2.00 31.00 47.00 15.34 157.799 8545 8545 1826 98
99 46 - BERAT KARADENİZ 8 / A 6 12 2.00 4 6 2.00 6 4 4.67 6 4 4.67 6 14 1.33 7 12 3.00 35.00 52.00 17.67 155.871 8689 8689 1871 99
100 417 - YUSUFBİÇER 0 / 0 7 12 3.00 4 6 2.00 4 6 2.00 0 10 -3.33 6 14 1.33 8 11 4.33 29.00 59.00 9.33 154.597 8801 8801 1895 100
101 365 - SERAP AĞAR 8 / B 8 11 4.33 2 8 -0.67 9 1 8.67 1 5 -0.67 3 12 -1.00 7 12 3.00 30.00 49.00 13.66 150.657 9127 9127 1996 101
102 178 - FATMA TAŞ 8 / C 6 12 2.00 4 6 2.00 4 6 2.00 3 6 1.00 2 7 -0.33 8 10 4.67 27.00 47.00 11.34 147.058 9412 9412 2067 102
103 352 - PERİŞN LEVET 8 / E 5 14 0.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 5 15 0.00 10 9 7.00 28.00 60.00 8.00 146.716 9445 9445 2075 103
104 356 - ROJDA DURDU 8 / A 8 11 4.33 5 5 3.33 4 6 2.00 3 7 0.67 5 15 0.00 6 13 1.67 31.00 57.00 12.00 146.316 9479 9479 2082 104
105 474 - MUHAMMED NAS 8 / F 6 9 3.00 4 5 2.33 8 1 7.67 1 5 -0.67 1 12 -3.00 8 9 5.00 28.00 41.00 14.33 145.947 9510 9510 2089 105
106 432 - RECEP ÜLÜTAŞ 8 / F 7 12 3.00 2 8 -0.67 6 4 4.67 3 7 0.67 3 17 -2.67 9 10 5.67 30.00 58.00 10.67 145.178 9580 9580 2105 106
107 84 - CANPOLAT DENİZHAN 8 / B 11 6 9.00 3 4 1.67 2 5 0.33 0 5 -1.67 2 11 -1.67 3 10 -0.33 21.00 41.00 7.33 144.674 9621 9621 2117 107
108 506 - AYSUN ÖZBEK 8 / E 10 9 7.00 2 8 -0.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 3 17 -2.67 6 13 1.67 29.00 59.00 9.33 143.193 9752 9752 2143 108
109 44 - BEDİRHAN AKBAY 8 / A 3 12 -1.00 2 7 -0.33 5 2 4.33 3 3 2.00 4 10 0.67 8 7 5.67 25.00 41.00 11.34 141.990 9863 9863 2172 109
110 304 - DİLAN OLUKLU 8 / B 6 11 2.33 1 9 -2.00 3 5 1.33 0 5 -1.67 4 6 2.00 6 9 3.00 20.00 45.00 4.99 141.633 9894 9894 2179 110
111 318 - MERT ÇALIKKILIÇGS 8 / D 8 11 4.33 0 10 -3.33 5 5 3.33 1 9 -2.00 4 16 -1.33 7 12 3.00 25.00 63.00 4.00 134.879 10413 10413 2320 111
112 397 - HELİND*EİR 8 / A 5 14 0.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 1 8 -1.67 4 15 -1.00 9 9 6.00 24.00 61.00 3.66 131.085 10688 10688 2377 112
113 76 - BÜŞRA BABAN 8 / A 7 12 3.00 3 7 0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 3 16 -2.33 7 12 3.00 28.00 59.00 8.34 130.538 10723 10723 2386 113
114 490 - EBRU DURDU 8 / E 9 10 5.67 2 7 -0.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 2 18 -4.00 7 11 3.33 24.00 62.00 3.34 129.977 10781 10781 2398 114
115 422 - YUSUF MASKAR 8 / F 6 13 1.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 6 14 1.33 6 13 1.67 26.00 62.00 5.33 129.694 10798 10798 2402 115
116 297 - KEZİBAN YAMAK 8 / A 8 9 5.00 2 7 -0.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 2 15 -3.00 6 13 1.67 26.00 56.00 7.34 129.265 10834 10834 2410 116
117 398 - YASİN BATİR 8 / B 8 11 4.33 5 5 3.33 5 3 4.00 0 7 -2.33 4 16 -1.33 5 14 0.33 27.00 56.00 8.33 128.594 10878 10878 2419 117
118 91 - CİHAN BABAN 8 / B 4 8 1.33 1 5 -0.67 1 6 -1.00 4 6 2.00 5 11 1.33 6 13 1.67 21.00 49.00 4.66 127.084 10996 10996 2449 118
119 292 - AZAT CAN AĞLAMAZ 8 / A 2 17 -3.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 1 9 -2.00 9 11 5.33 7 12 3.00 25.00 63.00 3.99 126.413 11051 11051 2464 119
120 56 - BERFİN DUMAN 8 / A 8 9 5.00 4 6 2.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 4 16 -1.33 5 14 0.33 25.00 61.00 4.67 126.359 11053 11053 2465 120
121 209 - GÜLCAN DEMİR 8 / C 8 11 4.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 5 15 0.00 5 14 0.33 24.00 64.00 2.66 126.105 11078 11078 2473 121
122 40 - AZATTTÜRHAN 8 / A 9 10 5.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 0 9 -3.00 2 18 -4.00 7 12 3.00 23.00 64.00 1.67 125.934 11096 11096 2478 122
123 666 - HELİNGÜLTEK 0 / 0 7 12 3.00 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 4 16 -1.33 6 13 1.67 26.00 62.00 5.35 124.227 11223 11223 2516 123
124 404 - ŞEVVAL ÇİFTÇİ 0 / 0 4 11 0.33 6 4 4.67 4 6 2.00 1 5 -0.67 5 11 1.33 5 13 0.67 25.00 50.00 8.33 123.008 11303 11303 2541 124
125 47 - ZELAL UÇAR 8 / E 5 12 1.00 3 6 1.00 8 1 7.67 4 6 2.00 2 16 -3.33 6 10 2.67 28.00 51.00 11.01 118.967 11588 11588 2601 125
126 88 - KADİR NİCDER 8 / E 6 13 1.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 3 17 -2.67 8 11 4.33 23.00 65.00 1.33 118.642 11613 11613 2608 126
127 471 - SÜMEYRA TOK 8 / E 7 12 3.00 0 10 -3.33 1 9 -2.00 1 9 -2.00 5 15 0.00 6 13 1.67 20.00 68.00 -2.66 118.271 11636 11636 2613 127
128 334 - HAZAR N* İN 8 / E 6 13 1.67 5 5 3.33 3 7 0.67 4 6 2.00 5 15 0.00 4 15 -1.00 27.00 61.00 6.67 113.068 11982 11982 2695 128
129 0 - FULYA OLUKLU 8 / C 8 11 4.33 2 8 -0.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 1 14 -3.67 5 14 0.33 24.00 59.00 4.32 112.253 12031 12031 2709 129
130 337 - MUSTAFA AIÇİ 8 / D 5 14 0.33 2 8 -0.67 6 4 4.67 3 7 0.67 4 16 -1.33 6 13 1.67 26.00 62.00 5.34 111.513 12072 12072 2719 130
131 507 - MUHAMMED ÖZDEK 8 / F 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 11 5.33 2 16 -3.33 11.00 27.00 2.00 110.813 12120 12120 2731 131
132 201 - ÜMİT YILDIRI Cİ 0 / 0 8 7 5.67 2 7 -0.33 0 6 -2.00 0 8 -2.67 0 14 -4.67 5 10 1.67 15.00 52.00 -2.33 110.704 12124 12124 2733 132
133 343 - NURMMUHAMMED SEVİNÇ 8 / C 6 13 1.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 17 -2.67 6 13 1.67 25.00 63.00 4.00 109.945 12152 12152 2736 133
134 63 - YAĞMUR KANAÇ 8 / E 9 10 5.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 16 -1.33 2 17 -3.67 23.00 65.00 1.34 105.587 12386 12386 2799 134
135 202 - AZRA YILDIZ 8 / B 9 8 6.33 1 8 -1.67 6 4 4.67 1 9 -2.00 0 13 -4.33 3 14 -1.67 20.00 56.00 1.33 104.890 12429 12429 2808 135
136 338 - MUSTAFA ASLAN 8 / D 6 13 1.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 3 17 -2.67 6 13 1.67 22.00 66.00 0.00 104.019 12472 12472 2815 136
137 515 - TAYYİP SOFİOĞLU 8 / B 8 10 4.67 0 10 -3.33 0 10 -3.33 1 9 -2.00 5 14 0.33 3 16 -2.33 17.00 69.00 -5.99 103.722 12482 12482 2818 137
138 271 - HAYRULLAH BOZAN 8 / A 7 12 3.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 2 7 -0.33 3 17 -2.67 5 14 0.33 20.00 67.00 -2.34 100.505 12662 12662 2866 138
139 119 - EDİP YILDIRIMCİ 8 / A 5 10 1.67 2 6 0.00 2 6 0.00 4 5 2.33 3 14 -1.67 4 14 -0.67 20.00 55.00 1.66 99.793 12689 12689 2872 139
140 32100 - MERTCAN GÜLTEKFB 8 / D 7 12 3.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 3 17 -2.67 4 15 -1.00 22.00 66.00 0.00 97.646 12773 12773 2893 140
141 0 - MUH AMMEDÖZBEK BJK 8 / F 4 14 -0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 4 6 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12.00 36.00 0.00 96.813 12802 12802 2896 141
142 77 - ÇİĞDEM TİMOR 0 / 0 3 14 -1.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 5 14 0.33 5 14 0.33 22.00 63.00 0.99 96.560 12814 12814 2900 142
143 454 - SEDANUR KOPMİŞ 8 / C 10 9 7.00 3 7 0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 0 17 -5.67 1 11 -2.67 20.00 58.00 0.66 96.373 12822 12822 2903 143
144 37 - BERFİN AYAZ 8 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 9 0.00 4 14 -0.67 7.00 23.00 -0.67 95.821 12843 12843 2908 144
145 29 - BURKANCAN 8 / E 3 16 -2.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 4 16 -1.33 7 12 3.00 20.00 68.00 -2.66 93.335 12940 12940 2941 145
146 431 - ZAMAN KÖKTEKİN 8 / F 8 11 4.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 1 19 -5.33 4 15 -1.00 22.00 66.00 0.00 92.150 12986 12986 2950 146
147 171 - EMİRHAN A * Z 8 / A 7 12 3.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 2 18 -4.00 4 15 -1.00 22.00 66.00 0.00 91.735 12999 12999 2953 147
148 395 - YAKUP TUTMAZ 8 / C 2 17 -3.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 4 6 2.00 7 13 2.67 4 15 -1.00 22.00 66.00 0.00 89.655 13058 13058 2965 148
149 455 - NİHAT KIRAR 0 / 0 7 12 3.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 17 -2.67 3 16 -2.33 21.00 67.00 -1.33 89.350 13069 13069 2968 149
150 383 - UMUTCAN YILDIRIM 8 / D 5 14 0.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 0 10 -3.33 3 17 -2.67 6 13 1.67 17.00 71.00 -6.67 87.765 13115 13115 2981 150
151 19 - ALİ TANGÖR 8 / A 4 15 -1.00 3 7 0.67 0 10 -3.33 3 7 0.67 3 17 -2.67 6 13 1.67 19.00 69.00 -3.99 85.409 13177 13177 2996 151
152 153 - ERKAN TAŞ 0 / 0 3 16 -2.33 4 6 2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 5 15 0.00 4 15 -1.00 21.00 67.00 -1.33 82.191 13263 13263 3023 152
153 430 - YÜCEL YAŞAR 8 / E 4 15 -1.00 0 10 -3.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 2 12 -2.00 5 14 0.33 15.00 67.00 -7.33 77.065 13373 13373 3049 153
154 450 - BERAT GÜLTEK 8 / F 5 14 0.33 4 6 2.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 1 19 -5.33 5 14 0.33 19.00 69.00 -4.00 73.524 13425 13425 3061 154
155 448 - AZAT ÜGÜLTEK 8 / E 4 15 -1.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 3 17 -2.67 4 15 -1.00 18.00 70.00 -5.33 70.724 13466 13466 3074 155
156 440 - TANER YILDIRIM 8 / E 5 14 0.33 0 10 -3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 1 19 -5.33 5 14 0.33 17.00 71.00 -6.66 69.584 13482 13482 3080 156
157 78 - CANER YILDIRIM 8 / A 3 16 -2.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 17 -2.67 4 15 -1.00 17.00 71.00 -6.67 62.413 13536 13536 3097 157

Genel 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602
İl 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602

İlçe 5.88 1.63 3.93 1.19 0.12 5.36 18.11 180.804 3111
Kurum 6.65 1.06 3.91 0.61 -0.37 5.28 17.13 180.471 157
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ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR DENEME / AĞRI LGS DENEME / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR LGS KDS - 1 16-11-2019
Ağrı - PATNOS - Sütlüpınar Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 353 - EYYÜP ARLI 8 / A 14 3 13.00 10 0 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 6 6 4.00 16 3 15.00 64.00 14.00 59.33 338.851 290 290 39 1
2 152 - BERFİN İŞ 8 / B 15 4 13.67 5 5 3.33 9 1 8.67 6 4 4.67 6 10 2.67 15 4 13.67 56.00 28.00 46.68 311.060 632 632 99 2
3 728 - BERAT ÇAKAN 8 / A 12 5 10.33 3 6 1.00 7 3 6.00 2 3 1.00 7 6 5.00 17 2 16.33 48.00 25.00 39.66 307.782 694 694 112 3
4 373 - YASEMİN ÇELEBİ 8 / B 12 4 10.67 7 3 6.00 7 3 6.00 5 4 3.67 5 6 3.00 16 3 15.00 52.00 23.00 44.34 301.117 832 832 134 4
5 755 - CANER YILDIZ 8 / B 10 7 7.67 6 3 5.00 5 4 3.67 6 4 4.67 10 9 7.00 15 2 14.33 52.00 29.00 42.34 298.476 902 902 142 5
6 441 - NEHİR GÖÇERGİ 8 / A 14 1 13.67 7 3 6.00 7 3 6.00 7 3 6.00 3 4 1.67 13 5 11.33 51.00 19.00 44.67 292.508 1048 1048 165 6
7 711 - ÇİĞDEM DEMİR 8 / A 13 6 11.00 5 5 3.33 5 5 3.33 6 4 4.67 7 10 3.67 14 5 12.33 50.00 35.00 38.33 284.062 1257 1257 201 7
8 563 - BÜŞRA ÖZER 8 / A 15 2 14.33 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 0 4 -1.33 12 7 9.67 53.00 17.00 47.34 278.374 1429 1429 237 8
9 79 - ESRA ŞİMŞEK 8 / C 12 7 9.67 7 3 6.00 8 2 7.33 7 3 6.00 3 8 0.33 15 4 13.67 52.00 27.00 43.00 276.183 1509 1509 258 9

10 609 - MİZGİN YILDIRIM 8 / A 14 5 12.33 4 6 2.00 6 4 4.67 6 4 4.67 5 14 0.33 13 6 11.00 48.00 39.00 35.00 264.284 1932 1932 345 10
11 697 - EMRE TEMEL 8 / A 11 5 9.33 5 2 4.33 7 3 6.00 2 2 1.33 6 6 4.00 12 5 10.33 43.00 23.00 35.32 263.613 1959 1959 347 11
12 196 - MERVESAFA DEMİR 8 / A 15 2 14.33 5 5 3.33 9 1 8.67 4 6 2.00 2 6 0.00 11 8 8.33 46.00 28.00 36.66 262.090 2012 2012 356 12
13 160 - MELEK TOPRAK 8 / B 12 6 10.00 3 6 1.00 4 5 2.33 8 2 7.33 6 12 2.00 13 5 11.33 46.00 36.00 33.99 260.697 2067 2067 364 13
14 162 - YAĞMUR UZUN 8 / A 10 9 7.00 6 4 4.67 9 1 8.67 7 3 6.00 5 6 3.00 13 6 11.00 50.00 29.00 40.34 258.710 2150 2150 382 14
15 166 - ZEYNEP CENGİZ 8 / B 12 5 10.33 5 5 3.33 8 2 7.33 4 4 2.67 2 8 -0.67 14 5 12.33 45.00 29.00 35.32 257.127 2230 2230 400 15
16 305 - ŞEYDA KARANCİ 8 / A 10 7 7.67 4 6 2.00 9 1 8.67 7 1 6.67 5 5 3.33 12 6 10.00 47.00 26.00 38.34 255.644 2298 2298 417 16
17 785 - EYÜP AKDAĞ 8 / A 11 7 8.67 6 4 4.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 7 13 2.67 13 6 11.00 43.00 44.00 28.34 247.409 2679 2679 501 17
18 566 - CANAN UYGURLU 8 / B 14 4 12.67 5 4 3.67 7 1 6.67 0 1 -0.33 0 5 -1.67 12 6 10.00 38.00 21.00 31.01 246.345 2729 2729 507 18
19 491 - SEMA ÇELİK 8 / A 13 4 11.67 6 3 5.00 6 2 5.33 3 0 3.00 3 4 1.67 9 6 7.00 40.00 19.00 33.67 246.104 2742 2742 508 19
20 192 - MERT ÖZALP 8 / B 11 6 9.00 5 5 3.33 8 2 7.33 7 2 6.33 3 12 -1.00 13 5 11.33 47.00 32.00 36.32 246.059 2744 2744 510 20
21 692 - İLAYDA KAYA 8 / A 10 4 8.67 7 1 6.67 3 3 2.00 2 6 0.00 4 7 1.67 13 6 11.00 39.00 27.00 30.01 245.439 2779 2779 519 21
22 454 - BİRİTAN TEKİK 8 / B 12 6 10.00 6 3 5.00 8 1 7.67 4 5 2.33 2 13 -2.33 13 4 11.67 45.00 32.00 34.34 243.588 2868 2868 538 22
23 647 - İREM SAĞLAM 8 / B 12 4 10.67 3 3 2.00 4 4 2.67 8 2 7.33 3 13 -1.33 12 4 10.67 42.00 30.00 32.01 243.011 2899 2899 543 23
24 377 - EDANUR ÇETINEL 8 / B 12 5 10.33 4 5 2.33 7 3 6.00 5 5 3.33 2 9 -1.00 12 6 10.00 42.00 33.00 30.99 238.163 3147 3147 596 24
25 702 - SAMET SORAR 8 / B 12 6 10.00 4 6 2.00 8 2 7.33 7 2 6.33 1 13 -3.33 13 5 11.33 45.00 34.00 33.66 236.519 3229 3229 607 25
26 306 - ESMANUR KARAHAN 8 / B 12 5 10.33 2 4 0.67 7 3 6.00 4 6 2.00 4 6 2.00 10 8 7.33 39.00 32.00 28.33 234.856 3327 3327 622 26
27 10 - ESMA SULTAN KILIÇ 8 / C 6 13 1.67 3 6 1.00 6 4 4.67 3 3 2.00 7 4 5.67 14 4 12.67 39.00 34.00 27.68 234.413 3354 3354 629 27
28 80 - HELİN NAS 8 / C 10 5 8.33 3 6 1.00 5 3 4.00 3 2 2.33 1 7 -1.33 14 4 12.67 36.00 27.00 27.00 233.972 3369 3369 634 28
29 688 - SEDANUR KILIÇ 8 / A 13 5 11.33 2 8 -0.67 9 1 8.67 4 5 2.33 1 7 -1.33 11 7 8.67 40.00 33.00 29.00 232.179 3484 3484 658 29
30 703 - SEMANUR ÇAKAN 8 / A 10 6 8.00 3 4 1.67 9 0 9.00 2 2 1.33 2 5 0.33 12 6 10.00 38.00 23.00 30.33 232.014 3494 3494 660 30
31 247 - İNAN ÇALIKKILIÇ 8 / B 8 9 5.00 4 4 2.67 5 4 3.67 5 4 3.67 5 12 1.00 14 5 12.33 41.00 38.00 28.34 228.857 3660 3660 688 31
32 479 - HABİP UYGURLU 8 / C 11 8 8.33 5 5 3.33 4 6 2.00 1 2 0.33 5 11 1.33 12 7 9.67 38.00 39.00 24.99 228.547 3684 3684 696 32
33 151 - ELİF UZUN 8 / A 13 4 11.67 5 5 3.33 9 1 8.67 5 4 3.67 1 10 -2.33 10 8 7.33 43.00 32.00 32.34 227.926 3716 3716 703 33
34 183 - ABDÜL SAMET YALÇIN 8 / C 11 8 8.33 3 7 0.67 6 4 4.67 1 4 -0.33 7 10 3.67 10 8 7.33 38.00 41.00 24.34 226.855 3779 3779 714 34
35 489 - HABİBE UYGURLU 8 / C 10 8 7.33 5 5 3.33 4 6 2.00 2 4 0.67 2 4 0.67 12 6 10.00 35.00 33.00 24.00 220.961 4121 4121 789 35
36 494 - DEVRİM AYDIN 8 / B 14 5 12.33 6 4 4.67 6 4 4.67 4 6 2.00 4 13 -0.33 8 10 4.67 42.00 42.00 28.01 220.887 4123 4123 791 36
37 363 - ZEHRA TAŞDEMİR 8 / C 11 8 8.33 1 9 -2.00 6 4 4.67 0 10 -3.33 8 11 4.33 10 9 7.00 36.00 51.00 19.00 220.307 4171 4171 799 37
38 96 - ASYA KARAKAŞ 8 / C 9 6 7.00 3 7 0.67 9 0 9.00 5 4 3.67 3 12 -1.00 12 7 9.67 41.00 36.00 29.01 217.821 4311 4311 834 38
39 475 - NURALİ ÇELİK 8 / A 12 7 9.67 3 7 0.67 7 3 6.00 6 0 6.00 1 10 -2.33 11 8 8.33 40.00 35.00 28.34 217.244 4339 4339 841 39
40 0 - MEDİNE SAY 8 / A 11 6 9.00 4 5 2.33 3 4 1.67 6 4 4.67 0 2 -0.67 10 5 8.33 34.00 26.00 25.33 216.975 4362 4362 845 40
41 149 - BERAT CENGİZ 8 / C 10 8 7.33 5 5 3.33 8 2 7.33 6 4 4.67 3 12 -1.00 11 7 8.67 43.00 38.00 30.33 216.590 4382 4382 848 41
42 22 - MELEK ŞİMŞEK 8 / A 11 5 9.33 0 3 -1.00 7 3 6.00 2 5 0.33 0 3 -1.00 11 6 9.00 31.00 25.00 22.66 216.310 4398 4398 856 42
43 565 - MELEKNUR AKAR 8 / B 15 3 14.00 4 6 2.00 6 3 5.00 2 6 0.00 1 10 -2.33 8 9 5.00 36.00 37.00 23.67 215.081 4465 4465 868 43
44 148 - BARAN YAZ 8 / C 7 12 3.00 3 6 1.00 6 4 4.67 4 2 3.33 4 5 2.33 13 6 11.00 37.00 35.00 25.33 214.470 4500 4500 877 44
45 506 - KADİR DURU 8 / B 12 6 10.00 6 4 4.67 6 3 5.00 4 6 2.00 5 10 1.67 7 10 3.67 40.00 39.00 27.01 212.456 4644 4644 912 45
46 321 - BARAN ÇELİK 8 / A 9 7 6.67 6 3 5.00 6 3 5.00 3 5 1.33 2 10 -1.33 12 7 9.67 38.00 35.00 26.34 210.830 4755 4755 932 46
47 451 - HİRANUR KOŞAL 8 / C 10 9 7.00 3 7 0.67 7 3 6.00 4 4 2.67 4 16 -1.33 11 8 8.33 39.00 47.00 23.34 201.581 5361 5361 1071 47
48 369 - MUSTAFA ÇELİK 8 / A 11 8 8.33 4 6 2.00 4 6 2.00 6 3 5.00 3 14 -1.67 10 8 7.33 38.00 45.00 22.99 201.121 5388 5388 1076 48
49 890 - BERAT ÇELİK 8 / A 8 9 5.00 4 6 2.00 4 5 2.33 2 8 -0.67 3 11 -0.67 12 7 9.67 33.00 46.00 17.66 192.961 5944 5944 1210 49
50 480 - MUHAMMEDMAYDIN 8 / B 6 8 3.33 1 8 -1.67 4 3 3.00 2 8 -0.67 5 9 2.00 11 5 9.33 29.00 41.00 15.32 191.800 6047 6047 1236 50
51 721 - ENES TEMEL 8 / C 9 10 5.67 4 6 2.00 6 3 5.00 0 0 0.00 1 4 -0.33 8 2 7.33 28.00 25.00 19.67 189.506 6207 6207 1262 51
52 153 - GAMZE KILIÇ 8 / C 12 6 10.00 2 8 -0.67 6 4 4.67 0 7 -2.33 3 12 -1.00 8 11 4.33 31.00 48.00 15.00 185.936 6472 6472 1332 52
53 310 - CANER KALDIRIMCI 8 / A 10 6 8.00 3 7 0.67 5 5 3.33 1 1 0.67 2 6 0.00 8 11 4.33 29.00 36.00 17.00 183.831 6599 6599 1363 53
54 435 - EYÜP GÜVEN 8 / A 9 6 7.00 3 5 1.33 6 3 5.00 1 2 0.33 2 5 0.33 7 9 4.00 28.00 30.00 17.99 180.438 6831 6831 1419 54
55 531 - MUHAMMED DADAK 8 / C 7 9 4.00 3 6 1.00 7 1 6.67 2 8 -0.67 5 12 1.00 9 10 5.67 33.00 46.00 17.67 176.616 7086 7086 1473 55
56 121 - EMİNE ÇEIİK 8 / A 7 11 3.33 3 7 0.67 7 3 6.00 3 5 1.33 3 7 0.67 9 8 6.33 32.00 41.00 18.33 176.080 7125 7125 1482 56
57 862 - YASİN KILIÇ 8 / C 9 10 5.67 3 7 0.67 9 1 8.67 6 4 4.67 3 14 -1.67 8 11 4.33 38.00 47.00 22.34 173.237 7327 7327 1532 57
58 161 - MİHRİBAN ÇETİNEL 8 / C 10 7 7.67 2 6 0.00 4 5 2.33 4 4 2.67 0 4 -1.33 7 10 3.67 27.00 36.00 15.01 170.263 7560 7560 1586 58
59 400 - MUSA AĞLAMAZ 8 / A 10 9 7.00 2 8 -0.67 6 4 4.67 1 9 -2.00 3 17 -2.67 9 10 5.67 31.00 57.00 12.00 166.174 7879 7879 1662 59
60 210 - EYÜP BAHADIR 8 / C 10 9 7.00 3 7 0.67 7 3 6.00 3 5 1.33 0 0 0.00 6 13 1.67 29.00 37.00 16.67 165.934 7897 7897 1669 60
61 118 - ŞİLAN AĞLAR 8 / B 8 3 7.00 2 2 1.33 1 3 0.00 3 3 2.00 3 4 1.67 4 10 0.67 21.00 25.00 12.67 162.674 8152 8152 1731 61
62 163 - ZEYNEP ERGÜL 8 / C 8 11 4.33 4 6 2.00 6 4 4.67 4 6 2.00 7 13 2.67 4 9 1.00 33.00 49.00 16.67 161.914 8223 8223 1750 62
63 1 - AYŞEGÜL TEKİN 8 / A 3 2 2.33 4 6 2.00 7 3 6.00 4 6 2.00 2 5 0.33 8 11 4.33 28.00 33.00 16.99 158.314 8498 8498 1813 63
64 170 - MERT ONUR TAŞKIN 8 / B 11 8 8.33 5 5 3.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 7 13 2.67 3 16 -2.33 31.00 57.00 12.00 158.182 8510 8510 1818 64
65 164 - YUSUF EDİS 8 / B 6 13 1.67 5 5 3.33 3 7 0.67 4 6 2.00 4 16 -1.33 10 9 7.00 32.00 56.00 13.34 155.089 8742 8742 1883 65
66 22 - ABDULLAH ALAŞ 8 / A 8 11 4.33 2 8 -0.67 6 4 4.67 4 6 2.00 4 16 -1.33 8 11 4.33 32.00 56.00 13.33 155.027 8752 8752 1885 66
67 199 - YAĞMUR YALÇIN 8 / A 9 6 7.00 3 4 1.67 5 4 3.67 3 4 1.67 1 11 -2.67 6 10 2.67 27.00 39.00 14.01 154.883 8769 8769 1888 67
68 21 - ELİF UYGURLU 8 / B 11 6 9.00 3 4 1.67 3 7 0.67 5 5 3.33 4 14 -0.67 3 12 -1.00 29.00 48.00 13.00 154.332 8827 8827 1902 68
69 5 - BEYZANUR ARAL 8 / A 10 7 7.67 3 7 0.67 6 4 4.67 1 0 1.00 0 1 -0.33 4 14 -0.67 24.00 33.00 13.01 151.102 9097 9097 1988 69
70 529 - HASAN ÇELİ K 8 / A 6 11 2.33 3 7 0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 5 10 1.67 6 9 3.00 27.00 50.00 10.34 148.092 9322 9322 2050 70
71 821 - EDANUR AYDIN 8 / A 10 7 7.67 6 4 4.67 2 5 0.33 1 9 -2.00 0 1 -0.33 4 14 -0.67 23.00 40.00 9.67 146.154 9497 9497 2087 71
72 485 - KADER DURU 8 / B 9 2 8.33 5 5 3.33 4 2 3.33 4 4 2.67 0 10 -3.33 3 9 0.00 25.00 32.00 14.33 146.050 9500 9500 2088 72
73 5 - ABDULSAMET TEKİN 8 / B 10 8 7.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 5 4 3.67 4 16 -1.33 5 14 0.33 27.00 59.00 7.33 141.382 9911 9911 2185 73
74 238 - HAVVA MAR* GOZ 8 / A 7 10 3.67 1 9 -2.00 4 5 2.33 1 7 -1.33 3 10 -0.33 7 11 3.33 23.00 52.00 5.67 140.228 10015 10015 2212 74
75 220 - EAMK T İ R* * N A 8 / A 9 9 6.00 3 7 0.67 2 7 -0.33 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 17.00 30.00 7.01 138.923 10126 10126 2241 75
76 497 - NURULLAH İŞ 8 / B 7 12 3.00 5 5 3.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 10 0.67 5 11 1.33 27.00 52.00 9.66 137.884 10200 10200 2267 76
77 41 - YAKUP AYCİL L 8 / B 8 11 4.33 0 10 -3.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 8 12 4.00 4 15 -1.00 24.00 64.00 2.67 137.572 10220 10220 2270 77
78 165 - YUSUF UZUN 8 / A 3 8 0.33 6 4 4.67 8 1 7.67 2 2 1.33 1 9 -2.00 8 11 4.33 28.00 35.00 16.33 137.468 10228 10228 2273 78
79 698 - EDANUR KORKMAZ 8 / B 7 11 3.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 6 4 4.67 1 14 -3.67 8 10 4.67 28.00 53.00 10.33 137.043 10253 10253 2279 79
80 26 - SEDANUR MERKİT 8 / A 8 11 4.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 5 15 0.00 6 13 1.67 26.00 62.00 5.33 136.434 10307 10307 2290 80
81 130 - ADEM ALAŞ 8 / C 6 12 2.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 7 13 2.67 6 13 1.67 24.00 63.00 3.01 133.782 10490 10490 2333 81
82 229 - ŞEHRİBAN EDİS 8 / B 9 8 6.33 3 7 0.67 2 7 -0.33 0 9 -3.00 5 14 0.33 4 14 -0.67 23.00 59.00 3.33 133.321 10530 10530 2345 82
83 549 - MUSTAFA D DAK 8 / C 7 6 5.00 3 4 1.67 6 4 4.67 0 0 0.00 2 5 0.33 2 11 -1.67 20.00 30.00 10.00 132.120 10610 10610 2360 83



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR DENEME / AĞRI LGS DENEME / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR LGS KDS - 1 16-11-2019
Ağrı - PATNOS - Sütlüpınar Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

84 508 - NURULLAH TEMEL 8 / B 5 9 2.00 1 7 -1.33 5 3 4.00 3 5 1.33 2 9 -1.00 6 9 3.00 22.00 42.00 8.00 131.189 10681 10681 2375 84
85 171 - ROJBİN DURMAZ 8 / C 7 8 4.33 3 6 1.00 7 2 6.33 1 7 -1.33 0 11 -3.67 6 11 2.33 24.00 45.00 8.99 128.685 10872 10872 2418 85
86 532 - ÖMER ARAZ 8 / A 11 8 8.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 17 -2.67 4 15 -1.00 24.00 64.00 2.66 126.938 11007 11007 2454 86
87 517 - MEHMET COŞAR 8 / A 10 9 7.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 4 16 -1.33 4 15 -1.00 24.00 64.00 2.67 126.582 11034 11034 2460 87
88 19 - ZEYNEP TEKİN 8 / A 7 12 3.00 5 5 3.33 1 9 -2.00 4 6 2.00 4 16 -1.33 6 13 1.67 27.00 61.00 6.67 126.182 11063 11063 2469 88
89 544 - ÖMER İPEK 8 / A 8 11 4.33 7 3 6.00 5 5 3.33 5 5 3.33 3 16 -2.33 4 15 -1.00 32.00 55.00 13.66 125.720 11116 11116 2484 89
90 699 - MERVE ÖZYOLCU 8 / C 8 11 4.33 1 9 -2.00 7 3 6.00 2 8 -0.67 5 15 0.00 4 15 -1.00 27.00 61.00 6.66 125.705 11119 11119 2486 90
91 522 - EBRU YILDIZ 8 / C 5 14 0.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 2 10 -1.33 9 10 5.67 21.00 59.00 1.34 124.612 11195 11195 2510 91
92 62 - CANER TÜRÜN 8 / B 8 11 4.33 3 7 0.67 5 5 3.33 8 2 7.33 2 18 -4.00 5 13 0.67 31.00 56.00 12.33 124.271 11220 11220 2514 92
93 509 - DİYAR UYGURLU 8 / C 5 13 0.67 2 8 -0.67 3 4 1.67 0 0 0.00 5 14 0.33 6 10 2.67 21.00 49.00 4.67 124.271 11220 11220 2514 92
94 336 - YUSUF TANİN 8 / C 4 15 -1.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 3 3 2.00 5 15 0.00 8 11 4.33 25.00 59.00 5.33 123.735 11257 11257 2529 94
95 220 - ESMA YILDIZ 8 / C 7 11 3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 0 4 -1.33 3 17 -2.67 7 12 3.00 23.00 58.00 3.67 123.678 11262 11262 2531 95
96 40 - MUHAMMED AĞLAMAZ 8 / C 7 12 3.00 0 10 -3.33 5 5 3.33 7 3 6.00 5 15 0.00 4 15 -1.00 28.00 60.00 8.00 121.365 11423 11423 2567 96
97 225 - AZAT ALTAY 8 / A 5 14 0.33 1 9 -2.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 5 8 2.33 5 13 0.67 23.00 57.00 3.99 121.023 11462 11462 2576 97
98 36 - SÜKEYNA PALA 8 / C 9 10 5.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 4 16 -1.33 4 15 -1.00 24.00 64.00 2.67 120.257 11514 11514 2585 98
99 359 - YALÇIN YETİM 8 / C 6 13 1.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 5 15 0.00 6 12 2.00 23.00 64.00 1.67 119.930 11532 11532 2588 99
100 32 - AYŞEŞEYM* YILDIRIMŞ 8 / B 6 13 1.67 0 10 -3.33 2 8 -0.67 0 10 -3.33 3 17 -2.67 9 10 5.67 20.00 68.00 -2.66 119.104 11580 11580 2600 100
101 128 - DİLEK TUT 8 / B 10 9 7.00 4 6 2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 3 17 -2.67 3 16 -2.33 26.00 62.00 5.34 118.257 11637 11637 2614 101
102 716 - MUHA M*D ŞİMŞEK 8 / A 6 11 2.33 2 7 -0.33 0 10 -3.33 1 8 -1.67 5 13 0.67 5 12 1.00 19.00 61.00 -1.33 116.846 11730 11730 2629 102
103 463 - İBRAHİM ERGÜL 8 / B 3 16 -2.33 1 9 -2.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 6 14 1.33 8 11 4.33 22.00 66.00 0.00 115.424 11828 11828 2658 103
104 639 - NURSİMA ŞİMŞEK 8 / B 6 8 3.33 1 7 -1.33 4 6 2.00 4 4 2.67 1 14 -3.67 5 10 1.67 21.00 49.00 4.67 114.389 11899 11899 2675 104
105 439 - MİROZANDOĞAN 8 / A 5 12 1.00 1 8 -1.67 4 6 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 12 1.00 15.00 38.00 2.33 112.965 11989 11989 2698 105
106 715 - ESMANUR ŞİMŞEK 8 / A 6 13 1.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 13.00 36.00 1.01 109.439 12193 12193 2748 106
107 27 - CUMA ÇETİN 8 / A 6 13 1.67 4 6 2.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 2 18 -4.00 7 12 3.00 24.00 64.00 2.67 108.390 12241 12241 2757 107
108 822 - EMİRHAN TOPRAK 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 14 0.33 5 12 1.00 10.00 26.00 1.33 108.193 12253 12253 2762 108
109 407 - FIRAT AYC İL 8 / B 7 12 3.00 4 6 2.00 3 7 0.67 4 6 2.00 2 18 -4.00 5 14 0.33 25.00 63.00 4.00 103.987 12473 12473 2816 109
110 326 - YUSUF BAHADIR 8 / A 6 11 2.33 5 4 3.67 5 4 3.67 3 7 0.67 4 14 -0.67 2 15 -3.00 25.00 55.00 6.67 103.717 12483 12483 2819 110
111 453 - NESRULLAH ÇETİN 8 / B 5 14 0.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 7 3 6.00 3 14 -1.67 5 14 0.33 25.00 60.00 4.99 103.110 12517 12517 2831 111
112 455 - FIRAT TEKİN 8 / B 7 12 3.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 5 5 3.33 4 16 -1.33 3 16 -2.33 24.00 64.00 2.67 101.231 12626 12626 2854 112
113 333 - YUNUS TANİN 8 / C 4 15 -1.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 6 14 1.33 5 14 0.33 21.00 67.00 -1.35 100.724 12653 12653 2863 113
114 444 - TANER ÇETİN 8 / A 1 10 -2.33 2 5 0.33 1 0 1.00 1 6 -1.00 4 7 1.67 2 6 0.00 11.00 34.00 -0.33 95.851 12841 12841 2907 114
115 517 - ESMA NUR ŞİMŞEK 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 17 -2.67 2 4 0.67 5.00 21.00 -2.00 88.357 13096 13096 2975 115
116 150 - ZAFER TAŞKIN 8 / C 3 7 0.67 3 7 0.67 4 4 2.67 0 0 0.00 3 17 -2.67 4 15 -1.00 17.00 50.00 0.34 87.067 13136 13136 2988 116
117 212 - YUSUF SÖNMEZ 8 / C 3 16 -2.33 3 7 0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 16 -1.33 4 15 -1.00 20.00 68.00 -2.66 74.310 13417 13417 3060 117
118 433 - FERHAT KARAKAŞ 8 / C 7 12 3.00 3 7 0.67 0 10 -3.33 1 9 -2.00 4 16 -1.33 1 18 -5.00 16.00 72.00 -7.99 72.739 13437 13437 3066 118

Genel 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602
İl 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602

İlçe 5.88 1.63 3.93 1.19 0.12 5.36 18.11 180.804 3111
Kurum 6.13 1.52 3.45 1.71 -0.07 5.18 17.92 180.038 118

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR DENEME / AĞRI LGS DENEME / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR LGS KDS - 1 16-11-2019
Ağrı - PATNOS - Tanyeli Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 515 - HÜSNA AKBULUT 8 / A 15 1 14.67 3 3 2.00 10 0 10.00 6 2 5.33 0 4 -1.33 13 4 11.67 47.00 14.00 42.34 282.097 1308 1308 210 1
2 526 - PINAR ÖZYOLCU 8 / A 14 3 13.00 5 3 4.00 7 2 6.33 3 6 1.00 2 2 1.33 13 5 11.33 44.00 21.00 36.99 276.433 1494 1494 253 2
3 535 - ZEHRA ÖZYOLCU 8 / A 12 7 9.67 2 2 1.33 7 2 6.33 5 1 4.67 3 4 1.67 11 3 10.00 40.00 19.00 33.67 250.861 2519 2519 465 3
4 512 - EYYÜP KAYA 8 / A 8 4 6.67 4 1 3.67 5 3 4.00 2 4 0.67 2 4 0.67 10 0 10.00 31.00 16.00 25.68 220.310 4170 4170 798 4
5 508 - BERFİN ÖZYOLCU 8 / A 11 7 8.67 6 2 5.33 6 4 4.67 2 5 0.33 1 5 -0.67 8 8 5.33 34.00 31.00 23.66 198.663 5556 5556 1121 5
6 502 - ASLI * TAY 8 / A 7 11 3.33 4 6 2.00 2 7 -0.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 13 6 11.00 30.00 46.00 14.67 192.869 5955 5955 1215 6
7 519 - MERVE ALTAY 8 / A 12 7 9.67 4 6 2.00 4 6 2.00 4 6 2.00 4 16 -1.33 7 12 3.00 35.00 53.00 17.34 180.041 6859 6859 1424 7
8 529 - SABAHAT BİLİCİ 8 / A 12 7 9.67 0 10 -3.33 4 6 2.00 5 4 3.67 0 7 -2.33 8 11 4.33 29.00 45.00 14.01 176.989 7059 7059 1470 8
9 532 - SERKAN ÖZYOLCU 8 / A 7 10 3.67 4 5 2.33 3 5 1.33 0 7 -2.33 7 11 3.33 8 10 4.67 29.00 48.00 13.00 173.727 7282 7282 1520 9

10 534 - YAHYA KAYA 8 / A 11 5 9.33 2 6 0.00 7 3 6.00 4 6 2.00 0 8 -2.67 5 12 1.00 29.00 40.00 15.66 160.466 8323 8323 1770 10
11 510 - *MİRHAN ÖZYOLCU 0 / 0 7 8 4.33 1 6 -1.00 3 5 1.33 3 2 2.33 0 0 0.00 7 9 4.00 21.00 30.00 10.99 155.902 8688 8688 1870 11
12 521 - MUHAMMED BİLİCİ 8 / A 7 12 3.00 3 7 0.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 5 15 0.00 8 11 4.33 31.00 57.00 12.00 152.642 8959 8959 1945 12
13 0 - AZAT BİLİCİ 8 / A 5 14 0.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 2 1.33 6 12 2.00 8 10 4.67 27.00 52.00 9.66 146.982 9416 9416 2068 13
14 76 - ÖMERÖZYOLCU 8 / A 5 12 1.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 0 0 0.00 2 6 0.00 6 1 5.67 18.00 34.00 6.67 141.606 9899 9899 2182 14
15 537 - ZEYN* ÖZYOLCU 8 / A 8 10 4.67 3 4 1.67 7 2 6.33 2 7 -0.33 5 12 1.00 4 15 -1.00 29.00 50.00 12.34 140.182 10020 10020 2213 15
16 500 - ABDULLAH ALTAY 8 / A 11 8 8.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 7 13 2.67 2 17 -3.67 25.00 63.00 3.99 139.942 10039 10039 2218 16
17 536 - ZEHRAN UR ÖZYOL* 8 / A 9 10 5.67 4 4 2.67 2 5 0.33 1 5 -0.67 4 10 0.67 4 14 -0.67 24.00 48.00 8.00 138.611 10141 10141 2246 17
18 55 - RESUL AKBAY 8 / A 7 11 3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 3 4 1.67 3 11 -0.67 6 11 2.33 25.00 51.00 8.00 135.795 10351 10351 2303 18
19 514 - HASRET ÖZYOLCU 8 / A 6 7 3.67 1 5 -0.67 5 3 4.00 3 3 2.00 4 10 0.67 3 10 -0.33 22.00 38.00 9.34 132.701 10569 10569 2355 19
20 501 - ADEM YOLCU 8 / A 8 4 6.67 3 5 1.33 4 3 3.00 1 0 1.00 2 14 -2.67 3 10 -0.33 21.00 36.00 9.00 131.622 10653 10653 2369 20
21 0 - **YKR* A 8 / A 6 12 2.00 3 7 0.67 9 1 8.67 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 21.00 27.00 12.01 127.305 10978 10978 2444 21
22 505 - BAYRAM ÖZYOLCU 8 / 0 6 13 1.67 4 6 2.00 1 2 0.33 0 0 0.00 5 15 0.00 5 14 0.33 21.00 50.00 4.33 115.927 11780 11780 2642 22
23 523 - ÖMERFARUK ÖZYOLCU 0 / 0 3 13 -1.33 1 7 -1.33 4 6 2.00 1 7 -1.33 3 12 -1.00 7 12 3.00 19.00 57.00 0.01 103.513 12498 12498 2826 23
24 0 - *Ü ** EYA 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 16 -4.33 8 11 4.33 9.00 27.00 0.00 101.350 12618 12618 2852 24
25 524 - ÖMER ÖZYOLCU 8 / A 8 11 4.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 0 10 -3.33 4 16 -1.33 3 16 -2.33 20.00 68.00 -2.66 99.661 12692 12692 2873 25
26 53 - SED NUR ALT Y 0 / 0 6 12 2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 1 18 -5.00 6 13 1.67 20.00 66.00 -2.00 92.271 12980 12980 2949 26
27 517 - MEDİNE KAYA 8 / A 4 12 0.00 2 6 0.00 3 6 1.00 0 6 -2.00 0 13 -4.33 6 10 2.67 15.00 53.00 -2.66 89.514 13061 13061 2966 27

Genel 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602
İl 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602

İlçe 5.88 1.63 3.93 1.19 0.12 5.36 18.11 180.804 3111
Kurum 5.11 1.04 2.59 0.59 -0.48 3.59 12.45 157.703 27

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR DENEME / AĞRI LGS DENEME / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR LGS KDS - 1 16-11-2019
Ağrı - PATNOS - Taşkın Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 72 - ZİLANTEKİNDAĞ 8 / A 14 5 12.33 6 4 4.67 7 3 6.00 2 8 -0.67 4 16 -1.33 8 11 4.33 41.00 47.00 25.33 210.855 4752 4752 931 1
2 0 - DİLEK OLUKLU 8 / A 14 5 12.33 8 2 7.33 9 1 8.67 6 4 4.67 0 0 0.00 0 0 0.00 37.00 12.00 33.00 207.535 4964 4964 972 2
3 57 - TAHA YASİN TAŞTAN 8 / A 12 7 9.67 5 5 3.33 6 4 4.67 5 5 3.33 1 19 -5.33 12 7 9.67 41.00 47.00 25.34 205.839 5086 5086 997 3
4 10 - BERİVAN ÇETİN 8 / A 9 10 5.67 4 6 2.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 5 15 0.00 9 10 5.67 35.00 53.00 17.34 179.626 6891 6891 1433 4
5 34 - ZEYNEP OLUKLU 8 / A 7 12 3.00 3 7 0.67 3 4 1.67 1 9 -2.00 6 14 1.33 11 8 8.33 31.00 54.00 13.00 179.060 6929 6929 1440 5
6 37 - İNCİ KARAGEYİK 8 / A 7 12 3.00 6 4 4.67 6 4 4.67 3 7 0.67 5 15 0.00 9 10 5.67 36.00 52.00 18.68 168.912 7671 7671 1615 6
7 307 - DENİZ SEVİNÇ 8 / A 8 11 4.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 7 13 2.67 6 13 1.67 33.00 55.00 14.67 162.138 8206 8206 1744 7
8 30 - HATİCE ÇARBOĞ 8 / A 8 11 4.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 8 12 4.00 6 13 1.67 29.00 59.00 9.33 160.138 8351 8351 1775 8
9 11 - BEYTULLAH ÇETİN 8 / A 7 12 3.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 8 12 4.00 6 13 1.67 31.00 57.00 12.00 157.768 8552 8552 1829 9

10 405 - BARAN KARABULUT 8 / A 8 11 4.33 3 7 0.67 5 5 3.33 4 6 2.00 8 12 4.00 4 15 -1.00 32.00 56.00 13.33 153.365 8897 8897 1929 10
11 0 - DİLEK OLUKLUU 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 16 -1.33 12 7 9.67 16.00 23.00 8.34 152.438 8987 8987 1951 11
12 2008 - **I*MA 8 / A 8 11 4.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 0 10 -3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 15.00 34.00 3.66 126.017 11093 11093 2477 12
13 0 - ** LR ÖM 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 12 1.00 6 13 1.67 11.00 25.00 2.67 116.343 11757 11757 2635 13
14 12 - CEMİIE OIUKIU 8 / A 7 12 3.00 1 8 -1.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 5 15 0.00 5 14 0.33 21.00 66.00 -1.01 114.342 11902 11902 2676 14
15 15 - CEYLAN SUNGUR 8 / A 5 14 0.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 6 14 1.33 5 14 0.33 24.00 64.00 2.65 112.976 11988 11988 2697 15
16 27 - FERHAT BULUNMAZ 8 / A 5 14 0.33 4 6 2.00 5 5 3.33 5 5 3.33 5 15 0.00 4 15 -1.00 28.00 60.00 7.99 108.650 12229 12229 2754 16
17 3 - AZAT TAŞKIN 8 / A 6 13 1.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 4 16 -1.33 6 13 1.67 21.00 67.00 -1.33 108.005 12262 12262 2765 17
18 23 - FATMA TEKİNDAĞ A 8 / A 7 12 3.00 3 7 0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 1 19 -5.33 6 13 1.67 25.00 63.00 4.01 104.464 12449 12449 2812 18
19 29 - GAMZE SARIÇINR 8 / A 3 16 -2.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 4 6 2.00 7 13 2.67 4 14 -0.67 22.00 65.00 0.34 98.101 12757 12757 2888 19
20 0 - * *RA 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 15 0.00 4 15 -1.00 9.00 30.00 -1.00 93.762 12924 12924 2934 20
21 300 - YILDIZ OLUKLU 8 / A 5 14 0.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 0 9 -3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8.00 40.00 -5.34 93.658 12930 12930 2937 21
22 0 - ÖMER SARIGÖLM A 8 / A 1 9 -2.00 2 3 1.00 1 5 -0.67 4 4 2.67 0 0 0.00 0 0 0.00 8.00 21.00 1.00 91.969 12992 12992 2952 22
23 32 - YILDIZOLUKLU 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 17 -2.67 2 17 -3.67 5.00 34.00 -6.34 61.285 13548 13548 3100 23
24 8 - BARANTANRIVER* 8 / A 1 18 -5.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 2 18 -4.00 3 16 -2.33 11.00 77.00-14.66 25.640 13600 13600 3111 24

Genel 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602
İl 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602

İlçe 5.88 1.63 3.93 1.19 0.12 5.36 18.11 180.804 3111
Kurum 2.74 1.19 1.60 0.26 -0.01 1.85 7.62 133.037 24

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR DENEME / AĞRI LGS DENEME / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR LGS KDS - 1 16-11-2019
Ağrı - PATNOS - Tepeli Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 54 - MELEK ÜLÜTAŞ 0 / 0 16 2 15.33 4 6 2.00 8 2 7.33 6 2 5.33 3 14 -1.67 15 4 13.67 52.00 30.00 41.99 292.719 1041 1041 164 1
2 65 - TUĞBA ULUS 0 / 0 14 4 12.67 4 4 2.67 9 1 8.67 5 2 4.33 4 7 1.67 13 6 11.00 49.00 24.00 41.01 280.760 1350 1350 218 2
3 60 - SEMANUR ÜSMEN 0 / 0 16 2 15.33 3 7 0.67 8 2 7.33 3 1 2.67 3 11 -0.67 13 5 11.33 46.00 28.00 36.66 278.137 1440 1440 241 3
4 42 - DİJEK TOK 0 / 0 16 2 15.33 3 7 0.67 5 5 3.33 1 1 0.67 5 15 0.00 12 7 9.67 42.00 37.00 29.67 262.864 1988 1988 352 4
5 37 - AYŞEGÜL ÜSMEN 0 / 0 9 7 6.67 2 7 -0.33 6 3 5.00 4 5 2.33 5 12 1.00 13 5 11.33 39.00 39.00 26.00 228.577 3682 3682 695 5
6 44 - FATMA ULUS 8 / A 12 6 10.00 3 7 0.67 3 6 1.00 5 5 3.33 2 17 -3.67 13 5 11.33 38.00 46.00 22.66 218.712 4269 4269 823 6
7 52 - MEHDİ ÜSMEN 8 / A 10 8 7.33 7 3 6.00 4 2 3.33 6 2 5.33 4 11 0.33 10 8 7.33 41.00 34.00 29.65 215.120 4463 4463 867 7
8 39 - CANER TOK 8 / A 11 8 8.33 1 9 -2.00 5 5 3.33 3 6 1.00 4 13 -0.33 11 8 8.33 35.00 49.00 18.66 205.418 5109 5109 1005 8
9 43 - ENES İLDEN 8 / A 8 8 5.33 1 7 -1.33 1 8 -1.67 0 0 0.00 4 15 -1.00 14 5 12.33 28.00 43.00 13.66 199.789 5487 5487 1105 9

10 47 - İLHAN TİKİK 0 / 0 10 8 7.33 1 8 -1.67 3 7 0.67 4 5 2.33 2 16 -3.33 12 7 9.67 32.00 51.00 15.00 188.280 6304 6304 1290 10
11 51 - KADİR ÜLÜTAŞ 8 / A 8 11 4.33 1 6 -1.00 5 4 3.67 0 0 0.00 3 14 -1.67 9 10 5.67 26.00 45.00 11.00 156.437 8652 8652 1858 11
12 40 - *L * ÜME N 0 / 0 5 13 0.67 2 8 -0.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 4 14 -0.67 9 9 6.00 28.00 56.00 9.33 142.569 9813 9813 2162 12
13 45 - FERMAN İLDEN 8 / A 3 16 -2.33 4 5 2.33 4 6 2.00 0 0 0.00 4 15 -1.00 10 9 7.00 25.00 51.00 8.00 129.619 10808 10808 2404 13
14 63 - ŞENAY İLDEN 8 / A 4 11 0.33 2 7 -0.33 6 2 5.33 1 7 -1.33 0 16 -5.33 11 8 8.33 24.00 51.00 7.00 127.871 10929 10929 2434 14
15 48 - İSMAİ LİLDEN 8 / A 3 14 -1.67 3 6 1.00 5 4 3.67 0 0 0.00 2 18 -4.00 8 10 4.67 21.00 52.00 3.67 101.928 12586 12586 2843 15

Genel 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602
İl 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602

İlçe 5.88 1.63 3.93 1.19 0.12 5.36 18.11 180.804 3111
Kurum 7.00 0.58 3.84 1.69 -1.36 9.18 20.93 201.920 15

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR DENEME / AĞRI LGS DENEME / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR LGS KDS - 1 16-11-2019
Ağrı - PATNOS - Tes-İş Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 361 - DİLEK KELEŞ 8 / B 15 3 14.00 8 2 7.33 9 1 8.67 6 4 4.67 8 10 4.67 17 1 16.67 63.00 21.00 56.01 349.610 211 211 21 1
2 222 - İLKNUR ÇELİK 8 / C 11 8 8.33 5 5 3.33 7 3 6.00 6 4 4.67 10 10 6.67 17 2 16.33 56.00 32.00 45.33 314.091 577 577 89 2
3 117 - FURKAN İŞLER 8 / B 16 3 15.00 6 4 4.67 9 1 8.67 4 3 3.00 2 13 -2.33 17 2 16.33 54.00 26.00 45.34 305.831 730 730 119 3
4 152 - YUNUS ÇELİK 8 / B 14 5 12.33 6 4 4.67 9 1 8.67 3 3 2.00 2 12 -2.00 17 2 16.33 51.00 27.00 42.00 289.650 1119 1119 177 4
5 29 - ADARCAN TULAY 8 / A 14 5 12.33 4 6 2.00 7 3 6.00 3 7 0.67 1 6 -1.00 17 2 16.33 46.00 29.00 36.33 285.694 1208 1208 191 5
6 231 - RUKEN ASLAN 8 / A 12 7 9.67 5 5 3.33 8 2 7.33 4 6 2.00 7 13 2.67 15 4 13.67 51.00 37.00 38.67 280.168 1366 1366 221 6
7 242 - TANER ORAL 8 / B 16 2 15.33 4 5 2.33 8 1 7.67 7 1 6.67 2 12 -2.00 13 6 11.00 50.00 27.00 41.00 277.086 1474 1474 250 7
8 374 - AZRA MARAL 8 / B 14 5 12.33 4 6 2.00 8 2 7.33 7 3 6.00 6 14 1.33 12 7 9.67 51.00 37.00 38.66 267.825 1797 1797 319 8
9 209 - ELİF AKBAŞ 8 / B 14 3 13.00 5 5 3.33 8 2 7.33 7 2 6.33 2 14 -2.67 14 5 12.33 50.00 31.00 39.65 267.352 1810 1810 322 9

10 94 - YÜSRA ORAL 8 / B 15 3 14.00 6 4 4.67 7 3 6.00 3 7 0.67 2 15 -3.00 14 5 12.33 47.00 37.00 34.67 263.264 1974 1974 350 10
11 218 - HASAN KURT 0 / 0 15 4 13.67 7 3 6.00 8 2 7.33 4 6 2.00 3 17 -2.67 12 7 9.67 49.00 39.00 36.00 252.480 2440 2440 444 11
12 89 - SULTAN İŞLEYEN 8 / B 13 6 11.00 4 5 2.33 6 3 5.00 4 6 2.00 2 12 -2.00 14 4 12.67 43.00 36.00 31.00 249.619 2570 2570 478 12
13 12 - ESRA ÇELEBİ 8 / B 11 8 8.33 7 2 6.33 7 3 6.00 2 7 -0.33 4 15 -1.00 15 4 13.67 46.00 39.00 33.00 249.084 2590 2590 481 13
14 207 - FATMA DEMİR 8 / B 12 6 10.00 2 7 -0.33 8 2 7.33 4 3 3.00 2 9 -1.00 14 5 12.33 42.00 32.00 31.33 248.179 2625 2625 489 14
15 226 - İLKNUR TÜRÜN 8 / B 13 3 12.00 3 5 1.33 4 6 2.00 3 5 1.33 2 14 -2.67 14 4 12.67 39.00 37.00 26.66 244.968 2798 2798 525 15
16 229 - SAMET ONAR 8 / A 12 4 10.67 5 5 3.33 9 1 8.67 5 3 4.00 1 9 -2.00 12 5 10.33 44.00 27.00 35.00 242.846 2913 2913 546 16
17 329 - SERHAT AÇAR 8 / A 8 5 6.33 6 4 4.67 7 1 6.67 2 4 0.67 3 3 2.00 13 5 11.33 39.00 22.00 31.67 239.804 3070 3070 583 17
18 261 - ŞENAY DEMİRTAŞ 8 / B 12 6 10.00 5 4 3.67 9 1 8.67 3 7 0.67 0 11 -3.67 14 4 12.67 43.00 33.00 32.01 238.937 3112 3112 590 18
19 214 - ABDULKADİR YİĞİT 8 / C 9 10 5.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 9 11 5.33 13 6 11.00 40.00 48.00 23.99 238.518 3134 3134 595 19
20 201 - İSMAİL AKÇA 8 / A 10 6 8.00 3 6 1.00 8 2 7.33 2 5 0.33 4 9 1.00 12 6 10.00 39.00 34.00 27.66 231.036 3542 3542 668 20
21 203 - HATİCE BİLMEZ 8 / B 12 6 10.00 3 7 0.67 9 1 8.67 1 8 -1.67 2 14 -2.67 13 6 11.00 40.00 42.00 26.00 226.535 3803 3803 720 21
22 254 - BARIŞ ORAL 8 / B 12 6 10.00 5 5 3.33 7 3 6.00 2 8 -0.67 4 14 -0.67 11 7 8.67 41.00 43.00 26.66 225.319 3872 3872 734 22
23 314 - HÜSEYİN KURT 8 / A 10 9 7.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 8 11 4.33 11 7 8.67 37.00 49.00 20.66 224.384 3927 3927 749 23
24 225 - ÖZGÜR YALÇIN 8 / A 12 7 9.67 5 5 3.33 7 3 6.00 7 3 6.00 4 14 -0.67 10 9 7.00 45.00 41.00 31.33 222.725 4028 4028 770 24
25 364 - HİRANUR BAYRAM 8 / A 9 10 5.67 3 6 1.00 6 4 4.67 8 1 7.67 5 5 3.33 10 8 7.33 41.00 34.00 29.67 220.588 4143 4143 795 25
26 309 - RODA PEHLİVAN 8 / A 8 11 4.33 5 5 3.33 6 4 4.67 3 7 0.67 6 10 2.67 11 8 8.33 39.00 45.00 24.00 207.637 4956 4956 971 26
27 339 - ELİF DEMİRAĞ 8 / A 8 11 4.33 1 8 -1.67 7 3 6.00 5 5 3.33 4 5 2.33 11 7 8.67 36.00 39.00 22.99 206.247 5056 5056 993 27
28 60 - HİRANUR DEMİR 8 / A 9 8 6.33 8 1 7.67 4 6 2.00 4 5 2.33 1 9 -2.00 11 5 9.33 37.00 34.00 25.66 203.610 5222 5222 1035 28
29 212 - SEVGİ TUR 8 / C 10 8 7.33 2 8 -0.67 7 3 6.00 1 9 -2.00 6 14 1.33 10 9 7.00 36.00 51.00 18.99 202.203 5322 5322 1061 29
30 328 - BERFİN YİĞİT 8 / A 10 9 7.00 4 6 2.00 7 3 6.00 6 4 4.67 4 13 -0.33 9 7 6.67 40.00 42.00 26.01 202.086 5333 5333 1066 30
31 326 - ELİF KURT 8 / A 16 2 15.33 2 8 -0.67 7 3 6.00 2 8 -0.67 0 15 -5.00 7 9 4.00 34.00 45.00 18.99 197.851 5607 5607 1136 31
32 239 - ESMA MARAL 8 / A 7 12 3.00 6 4 4.67 8 2 7.33 1 9 -2.00 4 11 0.33 12 7 9.67 38.00 45.00 23.00 195.804 5743 5743 1161 32
33 217 - ALİFIRAT ORAL 8 / C 10 9 7.00 2 8 -0.67 8 2 7.33 1 9 -2.00 3 16 -2.33 11 8 8.33 35.00 52.00 17.66 188.722 6255 6255 1272 33
34 235 - SEVİM İLERİ 8 / A 12 7 9.67 4 6 2.00 4 6 2.00 5 5 3.33 8 12 4.00 4 15 -1.00 37.00 51.00 20.00 188.645 6268 6268 1280 34
35 153 - MURAT SEVEN 8 / A 6 13 1.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 6 12 2.00 13 6 11.00 31.00 55.00 12.67 187.922 6331 6331 1295 35
36 245 - ÖZNUR TUR 8 / B 10 5 8.33 2 7 -0.33 8 2 7.33 4 5 2.33 5 13 0.67 6 11 2.33 35.00 43.00 20.66 184.288 6573 6573 1359 36
37 31 - FATMA BAKIR 8 / B 6 13 1.67 1 9 -2.00 5 5 3.33 4 6 2.00 6 14 1.33 12 7 9.67 34.00 54.00 16.00 183.552 6618 6618 1370 37
38 299 - MAHMUT MERAL 0 / 0 11 8 8.33 4 6 2.00 3 7 0.67 0 0 0.00 7 13 2.67 6 13 1.67 31.00 47.00 15.34 182.156 6710 6710 1390 38
39 283 - ŞAHİN ARİN 8 / A 9 10 5.67 3 7 0.67 8 2 7.33 5 4 3.67 2 18 -4.00 11 8 8.33 38.00 49.00 21.67 180.915 6795 6795 1406 39
40 357 - FERHAT ÇELİK 8 / B 8 9 5.00 0 7 -2.33 5 5 3.33 3 7 0.67 3 8 0.33 9 7 6.67 28.00 43.00 13.67 177.225 7042 7042 1466 40
41 286 - FATİH ARİN 8 / A 10 7 7.67 4 6 2.00 7 3 6.00 1 8 -1.67 4 13 -0.33 7 12 3.00 33.00 49.00 16.67 173.980 7266 7266 1516 41
42 191 - SERHAT KÜSMÜ 8 / B 9 10 5.67 2 7 -0.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 17 -3.67 12 7 9.67 30.00 56.00 11.34 173.451 7307 7307 1529 42
43 215 - İLAYDA ÇERİ 8 / C 7 10 3.67 1 9 -2.00 6 4 4.67 3 7 0.67 3 16 -2.33 11 8 8.33 31.00 54.00 13.01 165.995 7893 7893 1666 43
44 341 - RUKEN PUSA 8 / C 10 9 7.00 4 6 2.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 5 15 0.00 7 12 3.00 31.00 57.00 12.00 165.341 7943 7943 1681 44
45 336 - EMİRCAN ATASEVEN 8 / A 3 16 -2.33 3 7 0.67 3 6 1.00 1 8 -1.67 4 7 1.67 13 6 11.00 27.00 50.00 10.34 163.978 8045 8045 1699 45
46 205 - CANER YALÇIN 8 / A 7 12 3.00 4 6 2.00 5 5 3.33 3 7 0.67 8 12 4.00 6 12 2.00 33.00 54.00 15.00 163.782 8059 8059 1704 46
47 356 - CİVAN KELEŞ 8 / B 9 10 5.67 1 9 -2.00 7 3 6.00 5 5 3.33 2 11 -1.67 8 11 4.33 32.00 49.00 15.66 163.341 8101 8101 1718 47
48 346 - ADEM ÇAKAN 8 / C 11 7 8.67 0 10 -3.33 6 4 4.67 4 6 2.00 3 17 -2.67 7 12 3.00 31.00 56.00 12.34 161.921 8222 8222 1749 48
49 272 - BARAN ÇALIŞ 8 / C 7 12 3.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 5 15 0.00 10 9 7.00 29.00 59.00 9.33 161.386 8254 8254 1758 49
50 113 - MUHAMMED AKİF ÇELİK 8 / A 9 10 5.67 4 6 2.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 6 14 1.33 6 13 1.67 29.00 59.00 9.34 154.660 8791 8791 1892 50
51 233 - SİBEL İŞLER 8 / A 10 9 7.00 2 8 -0.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 2 18 -4.00 8 10 4.67 30.00 57.00 11.00 154.025 8845 8845 1908 51
52 352 - ÖZGE CAN 8 / B 5 4 3.67 1 5 -0.67 5 4 3.67 3 7 0.67 3 13 -1.33 8 8 5.33 25.00 41.00 11.34 153.696 8872 8872 1917 52
53 278 - RECEP PEHLİ AN 8 / C 5 14 0.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 4 16 -1.33 12 7 9.67 28.00 60.00 8.01 153.519 8885 8885 1925 53
54 232 - BERFİN TÜRÜN 8 / A 8 11 4.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 6 14 1.33 7 12 3.00 28.00 60.00 7.99 152.612 8968 8968 1947 54
55 335 - SAMET ŞİRİN 8 / A 7 12 3.00 1 9 -2.00 7 3 6.00 3 7 0.67 6 14 1.33 7 12 3.00 31.00 57.00 12.00 152.227 9011 9011 1959 55
56 348 - ÖMER BAYRAM 8 / C 5 13 0.67 2 6 0.00 7 3 6.00 5 5 3.33 4 16 -1.33 9 8 6.33 32.00 51.00 15.00 149.605 9208 9208 2022 56
57 156 - SEFA ARAZ 8 / A 5 13 0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 8 12 4.00 7 12 3.00 28.00 59.00 8.34 147.589 9360 9360 2058 57
58 219 - DİLEK ONAR 8 / C 9 8 6.33 3 7 0.67 5 5 3.33 4 6 2.00 3 13 -1.33 5 13 0.67 29.00 52.00 11.67 144.672 9623 9623 2118 58
59 216 - YUSUF DEMİRAĞ 8 / C 9 10 5.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 0 10 -3.33 8 12 4.00 4 15 -1.00 23.00 65.00 1.34 141.975 9866 9866 2173 59
60 331 - NEDİM ALKAN 8 / C 7 11 3.33 0 10 -3.33 4 6 2.00 4 6 2.00 3 15 -2.00 8 10 4.67 26.00 58.00 6.67 139.043 10117 10117 2238 60
61 129 - BERFİN ATASEVEN 8 / A 7 12 3.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 16 -1.33 8 11 4.33 26.00 62.00 5.33 136.849 10266 10266 2284 61
62 211 - BAHAR ACAR 8 / C 4 14 -0.67 2 8 -0.67 6 4 4.67 3 7 0.67 5 14 0.33 8 11 4.33 28.00 58.00 8.66 131.704 10648 10648 2367 62
63 157 - TUĞBA TEMEL 8 / B 6 13 1.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 3 17 -2.67 9 9 6.00 24.00 63.00 3.00 129.059 10848 10848 2412 63
64 360 - BERAT İNAL 8 / B 7 12 3.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 0 10 -3.33 7 13 2.67 4 15 -1.00 25.00 63.00 4.00 127.305 10978 10978 2444 64
65 345 - CEMAL ÜRTEKİN 8 / C 6 11 2.33 3 7 0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 8 12 4.00 3 16 -2.33 26.00 60.00 6.00 126.667 11025 11025 2457 65
66 262 - MERYEM KAÇAR 8 / B 9 10 5.67 4 6 2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 16 -1.33 4 15 -1.00 27.00 61.00 6.67 126.182 11063 11063 2469 66
67 347 - EDANUR ASL N 8 / C 5 14 0.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 5 15 0.00 8 11 4.33 24.00 64.00 2.66 126.105 11078 11078 2473 67
68 212 - ELİF İNCİ 8 / C 6 12 2.00 2 7 -0.33 1 9 -2.00 1 9 -2.00 6 14 1.33 6 13 1.67 22.00 64.00 0.67 124.359 11215 11215 2512 68
69 334 - ZEYNEP YİĞİT 8 / A 5 12 1.00 3 7 0.67 4 4 2.67 3 7 0.67 4 13 -0.33 6 13 1.67 25.00 56.00 6.35 120.640 11484 11484 2578 69
70 228 - İBRAHİM TUR 8 / A 9 10 5.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 17 -2.67 5 14 0.33 24.00 64.00 2.66 120.612 11489 11489 2580 70
71 206 - YUSUF YİĞİT 8 / B 8 11 4.33 3 7 0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 4 16 -1.33 5 14 0.33 24.00 64.00 2.67 120.209 11523 11523 2586 71
72 282 - FATİH KOÇ 8 / B 5 14 0.33 6 4 4.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 6 14 1.33 4 15 -1.00 29.00 59.00 9.33 116.547 11750 11750 2632 72
73 240 - YUSUF DEMİR 8 / B 6 13 1.67 3 7 0.67 0 10 -3.33 1 9 -2.00 3 17 -2.67 8 11 4.33 21.00 67.00 -1.33 114.701 11873 11873 2671 73
74 223 - YUSUF ÇAKAN 8 / C 7 12 3.00 3 7 0.67 3 6 1.00 1 8 -1.67 6 14 1.33 3 15 -2.00 23.00 62.00 2.33 114.119 11916 11916 2680 74
75 194 - MEHMET ALİ DEMİR 8 / B 4 15 -1.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 4 16 -1.33 8 11 4.33 23.00 65.00 1.33 111.898 12053 12053 2712 75
76 313 - AKİF PEHLİVAN 8 / B 7 12 3.00 3 7 0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 4 16 -1.33 4 15 -1.00 25.00 63.00 4.01 109.542 12178 12178 2743 76
77 243 - EDANUR ÇERİ 8 / B 6 13 1.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 1 8 -1.67 2 18 -4.00 7 12 3.00 20.00 67.00 -2.34 100.968 12645 12645 2860 77
78 292 - ÖMER TUR 8 / A 4 15 -1.00 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 6 14 1.33 4 15 -1.00 23.00 65.00 1.34 98.384 12747 12747 2884 78
79 176 - GÜLCA*PARAZ* HR N 8 / A 1 6 -1.00 1 1 0.67 2 4 0.67 2 4 0.67 2 17 -3.67 5 14 0.33 13.00 46.00 -2.33 77.050 13375 13375 3050 79



Genel 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602
İl 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602

İlçe 5.88 1.63 3.93 1.19 0.12 5.36 18.11 180.804 3111
Kurum 6.04 1.12 3.83 0.79 -0.14 6.57 18.19 186.255 79

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR DENEME / AĞRI LGS DENEME / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR LGS KDS - 1 16-11-2019
Ağrı - PATNOS - Ürküt Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 844 - MUHAMMED ULUTAŞ 8 / A 15 4 13.67 9 1 8.67 8 2 7.33 3 7 0.67 2 7 -0.33 17 2 16.33 54.00 23.00 46.34 309.875 652 652 103 1
2 846 - SABAHATTİN ULUTAŞ 8 / A 14 3 13.00 6 4 4.67 10 0 10.00 4 1 3.67 2 5 0.33 14 4 12.67 50.00 17.00 44.34 289.251 1126 1126 179 2
3 848 - BERİVAN BAYSOY 8 / A 11 4 9.67 5 4 3.67 9 1 8.67 3 3 2.00 0 7 -2.33 15 2 14.33 43.00 21.00 36.01 257.145 2229 2229 399 3
4 838 - CİHAN TİMUÇİN 0 / 0 11 2 10.33 5 5 3.33 5 2 4.33 0 7 -2.33 1 5 -0.67 11 2 10.33 33.00 23.00 25.32 232.799 3444 3444 649 4
5 828 - MUHAMMED İŞLEYEN 8 / A 11 4 9.67 4 4 2.67 9 1 8.67 2 4 0.67 1 3 0.00 7 4 5.67 34.00 20.00 27.35 213.481 4566 4566 892 5
6 841 - FATİH TİMUÇİN 8 / A 10 7 7.67 3 4 1.67 5 4 3.67 1 4 -0.33 4 5 2.33 8 4 6.67 31.00 28.00 21.68 210.680 4761 4761 934 6
7 849 - ZEYNEP BAYSOY 8 / A 8 9 5.00 3 7 0.67 8 2 7.33 4 4 2.67 4 10 0.67 9 4 7.67 36.00 36.00 24.01 198.811 5547 5547 1118 7
8 824 - KADİR İŞLEYEN 8 / A 8 4 6.67 4 3 3.00 8 0 8.00 3 2 2.33 1 4 -0.33 8 7 5.67 32.00 20.00 25.34 194.767 5821 5821 1180 8
9 899 - EVİN ÜRTEKİN 8 / A 9 7 6.67 2 8 -0.67 8 2 7.33 3 5 1.33 3 10 -0.33 7 5 5.33 32.00 37.00 19.66 184.735 6541 6541 1346 9

10 845 - OZAN BAYSOY 8 / A 9 5 7.33 5 4 3.67 4 5 2.33 3 4 1.67 1 7 -1.33 8 9 5.00 30.00 34.00 18.67 180.394 6837 6837 1421 10
11 836 - BARAN TÜRHAN 8 / A 8 10 4.67 2 6 0.00 5 1 4.67 2 2 1.33 0 7 -2.33 7 5 5.33 24.00 31.00 13.67 157.460 8577 8577 1834 11
12 818 - BİRGÜL YALNIZ 0 / 0 5 4 3.67 2 5 0.33 5 2 4.33 4 1 3.67 1 6 -1.00 6 6 4.00 23.00 24.00 15.00 154.259 8829 8829 1904 12
13 825 - MELEKSÖNMEZ 8 / A 10 9 7.00 5 4 3.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 0 10 -3.33 6 12 2.00 29.00 47.00 13.34 147.770 9345 9345 2055 13
14 837 - BERFİN TÜRHAN 8 / A 7 12 3.00 3 7 0.67 6 3 5.00 3 5 1.33 2 14 -2.67 8 8 5.33 29.00 49.00 12.66 146.509 9463 9463 2078 14
15 820 - EMRE BAYSOY 8 / A 7 11 3.33 3 7 0.67 6 3 5.00 1 4 -0.33 4 13 -0.33 6 11 2.33 27.00 49.00 10.67 141.262 9919 9919 2190 15
16 829 - NAİM ULUTAŞ 8 / A 10 9 7.00 5 5 3.33 7 3 6.00 3 7 0.67 1 19 -5.33 6 12 2.00 32.00 55.00 13.67 139.370 10087 10087 2233 16
17 819 - EMİR YANAR 8 / A 8 7 5.67 2 6 0.00 5 4 3.67 2 3 1.00 2 9 -1.00 3 13 -1.33 22.00 42.00 8.01 128.065 10916 10916 2428 17
18 847 - SEDEF ULUTAŞ 8 / A 5 14 0.33 4 6 2.00 4 6 2.00 0 10 -3.33 4 16 -1.33 8 11 4.33 25.00 63.00 4.00 122.179 11364 11364 2552 18
19 821 - HABİB YALNIZ 8 / A 8 8 5.33 1 5 -0.67 2 6 0.00 2 3 1.00 2 8 -0.67 1 15 -4.00 16.00 45.00 0.99 104.815 12433 12433 2810 19
20 823 - KADER İŞLEYEN 8 / A 3 16 -2.33 4 5 2.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 7 8 4.33 3 16 -2.33 21.00 61.00 0.67 98.073 12760 12760 2889 20

Genel 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602
İl 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602

İlçe 5.88 1.63 3.93 1.19 0.12 5.36 18.11 180.804 3111
Kurum 6.37 2.18 5.05 0.88 -0.78 5.37 19.07 180.585 20

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR DENEME / AĞRI LGS DENEME / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR LGS KDS - 1 16-11-2019
Ağrı - PATNOS - Yalçınkaya Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 135 - KADİR ÇETİNKAYA 8 / B 16 3 15.00 5 5 3.33 9 1 8.67 3 7 0.67 8 6 6.00 15 4 13.67 56.00 26.00 47.34 333.164 353 353 50 1
2 139 - ZEHRA ÇETİNKAYA 8 / B 16 2 15.33 6 4 4.67 9 1 8.67 5 5 3.33 6 12 2.00 14 5 12.33 56.00 29.00 46.33 309.086 662 662 106 2
3 145 - BERFİN DEMİR 8 / A 13 5 11.33 8 2 7.33 10 0 10.00 6 0 6.00 4 6 2.00 15 4 13.67 56.00 17.00 50.33 302.360 800 800 126 3
4 138 - YUSUF ÖZÇETİN 8 / B 13 6 11.00 5 5 3.33 9 1 8.67 5 4 3.67 6 6 4.00 14 5 12.33 52.00 27.00 43.00 292.447 1051 1051 167 4
5 4 - ADEM KAYA 8 / B 15 4 13.67 8 2 7.33 7 3 6.00 5 4 3.67 3 6 1.00 13 6 11.00 51.00 25.00 42.67 284.998 1223 1223 196 5
6 148 - EMİR ÖMER KAYA 8 / A 13 3 12.00 5 4 3.67 7 3 6.00 1 5 -0.67 3 10 -0.33 16 3 15.00 45.00 28.00 35.67 279.799 1377 1377 225 6
7 109 - İKBAL ARAZ 8 / B 14 5 12.33 1 9 -2.00 8 2 7.33 5 5 3.33 5 9 2.00 14 5 12.33 47.00 35.00 35.32 278.506 1420 1420 236 7
8 127 - KADİR BEKİL 8 / B 13 5 11.33 5 5 3.33 9 1 8.67 1 3 0.00 6 5 4.33 12 7 9.67 46.00 26.00 37.33 274.431 1558 1558 265 8
9 136 - MUH*M ED IŞIK 8 / B 13 5 11.33 1 9 -2.00 5 5 3.33 6 4 4.67 8 9 5.00 12 6 10.00 45.00 38.00 32.33 271.571 1649 1649 288 9

10 12 - BÜŞRA KAYA 8 / B 12 6 10.00 5 5 3.33 7 3 6.00 3 4 1.67 5 8 2.33 14 5 12.33 46.00 31.00 35.66 269.394 1728 1728 300 10
11 143 - AYDINKOŞAR 8 / A 11 7 8.67 2 7 -0.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 7 13 2.67 15 4 13.67 39.00 47.00 23.35 252.716 2421 2421 439 11
12 146 - BÜŞRA IŞIK 8 / A 12 3 11.00 6 4 4.67 9 1 8.67 3 4 1.67 3 9 0.00 12 7 9.67 45.00 28.00 35.68 251.173 2500 2500 459 12
13 161 - ZEHRA ARTIK 8 / A 14 2 13.33 3 5 1.33 7 3 6.00 3 4 1.67 3 5 1.33 10 9 7.00 40.00 28.00 30.66 248.030 2638 2638 494 13
14 151 - HÜSEYİN KAŞAR 8 / A 9 5 7.33 5 5 3.33 9 0 9.00 1 5 -0.67 4 9 1.00 14 5 12.33 42.00 29.00 32.32 245.835 2755 2755 514 14
15 152 - HÜSNA SATILMIŞ 8 / A 10 6 8.00 4 5 2.33 7 2 6.33 4 5 2.33 5 6 3.00 11 8 8.33 41.00 32.00 30.32 235.923 3263 3263 611 15
16 137 - SEZER ÇETİNKAYA 8 / B 12 5 10.33 1 7 -1.33 5 5 3.33 3 6 1.00 4 6 2.00 11 7 8.67 36.00 36.00 24.00 234.815 3328 3328 623 16
17 155 - MUHAMMEDALİ IŞIK 8 / A 13 5 11.33 4 5 2.33 8 2 7.33 3 4 1.67 3 10 -0.33 10 9 7.00 41.00 35.00 29.33 229.169 3641 3641 686 17
18 153 - MELİKCANARAZ 8 / A 10 7 7.67 4 5 2.33 6 4 4.67 3 2 2.33 6 7 3.67 10 9 7.00 39.00 34.00 27.67 227.079 3772 3772 713 18
19 141 - ZEYNEP ÇELİK 8 / B 10 9 7.00 2 7 -0.33 8 2 7.33 5 5 3.33 7 10 3.67 10 8 7.33 42.00 41.00 28.33 226.440 3809 3809 721 19
20 156 - ÖMER KILIÇ 8 / A 10 7 7.67 3 7 0.67 8 2 7.33 2 4 0.67 3 11 -0.67 13 6 11.00 39.00 37.00 26.67 225.334 3871 3871 733 20
21 11 - BERİVAN YILDIRIM 8 / B 13 4 11.67 3 6 1.00 5 5 3.33 4 6 2.00 4 16 -1.33 10 8 7.33 39.00 45.00 24.00 220.015 4191 4191 804 21
22 75 - EYYÜP KAYA 8 / B 10 7 7.67 5 4 3.67 6 3 5.00 3 4 1.67 1 5 -0.67 10 7 7.67 35.00 30.00 25.01 207.036 4995 4995 979 22
23 140 - ZEHRA KAYA 8 / B 15 4 13.67 2 8 -0.67 7 3 6.00 2 8 -0.67 3 17 -2.67 8 11 4.33 37.00 51.00 19.99 203.362 5242 5242 1039 23
24 150 - HALİME KESER 8 / A 6 11 2.33 4 5 2.33 4 6 2.00 1 4 -0.33 5 8 2.33 13 6 11.00 33.00 40.00 19.66 202.883 5278 5278 1049 24
25 51 - ESENGÜL KAYA 8 / B 10 8 7.33 3 6 1.00 7 2 6.33 4 3 3.00 3 12 -1.00 10 8 7.33 37.00 39.00 23.99 200.824 5406 5406 1082 25
26 159 - YELİZ IŞIK 8 / A 10 8 7.33 3 6 1.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 3 11 -0.67 11 8 8.33 31.00 49.00 14.66 193.225 5923 5923 1208 26
27 144 - BARAN YILMAZ 8 / A 9 9 6.00 4 3 3.00 3 5 1.33 3 7 0.67 5 15 0.00 10 7 7.67 34.00 46.00 18.67 192.678 5965 5965 1219 27
28 18 - CANER BEKİL 8 / B 7 12 3.00 4 5 2.33 4 4 2.67 2 8 -0.67 8 7 5.67 8 8 5.33 33.00 44.00 18.33 191.976 6022 6022 1231 28
29 162 - ZEHRA DEMİR 8 / A 8 6 6.00 3 5 1.33 8 1 7.67 4 4 2.67 3 6 1.00 8 9 5.00 34.00 31.00 23.67 191.831 6041 6041 1234 29
30 160 - YUSUF ÇETİNKAYA 8 / A 7 10 3.67 2 6 0.00 3 7 0.67 0 0 0.00 4 11 0.33 11 8 8.33 27.00 42.00 13.00 177.802 7002 7002 1454 30
31 158 - YAHYA KAYA 8 / A 7 11 3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 6 13 1.67 8 10 4.67 29.00 56.00 10.34 160.791 8298 8298 1766 31
32 163 - ZEYNEP KILIÇ 8 / A 8 9 5.00 2 8 -0.67 8 1 7.67 3 5 1.33 2 14 -2.67 8 9 5.00 31.00 46.00 15.66 158.897 8452 8452 1801 32
33 157 - RECEP DEMİR 8 / A 6 13 1.67 5 5 3.33 6 4 4.67 3 7 0.67 5 15 0.00 9 10 5.67 34.00 54.00 16.01 158.630 8470 8470 1805 33
34 34 - EMİR ÖMER ABA 8 / B 10 9 7.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 4 12 0.00 5 13 0.67 27.00 56.00 8.34 148.837 9257 9257 2035 34
35 147 - ELİF KILIÇ 8 / A 7 11 3.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 1 8 -1.67 4 15 -1.00 8 11 4.33 25.00 60.00 4.99 139.382 10084 10084 2232 35
36 58 - ESRA IŞIK 8 / B 6 13 1.67 5 5 3.33 3 7 0.67 4 6 2.00 4 16 -1.33 7 12 3.00 29.00 59.00 9.34 130.138 10754 10754 2393 36
37 149 - EYYÜPÇETİNKAYA 8 / A 7 12 3.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 2 18 -4.00 9 10 5.67 24.00 64.00 2.67 127.415 10968 10968 2440 37
38 154 - MESUT ARAZ 8 / A 4 11 0.33 1 7 -1.33 2 6 0.00 1 3 0.00 0 14 -4.67 4 12 0.00 12.00 53.00 -5.67 72.414 13445 13445 3069 38

Genel 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602
İl 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602

İlçe 5.88 1.63 3.93 1.19 0.12 5.36 18.11 180.804 3111
Kurum 8.15 1.83 4.70 1.25 0.94 8.31 25.18 219.748 38

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR DENEME / AĞRI LGS DENEME / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR LGS KDS - 1 16-11-2019
Ağrı - PATNOS - Yatılı Bölge Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 60 - AYŞEN IŞIK 8 / B 16 3 15.00 7 3 6.00 10 0 10.00 9 1 8.67 4 13 -0.33 17 2 16.33 63.00 22.00 55.67 330.023 393 393 59 1
2 106 - MERYEM BİÇER 8 / B 17 1 16.67 7 2 6.33 10 0 10.00 7 2 6.33 4 5 2.33 14 5 12.33 59.00 15.00 53.99 328.274 411 411 61 2
3 464 - HELİN ÖZDAŞ 8 / A 15 4 13.67 7 3 6.00 5 5 3.33 7 3 6.00 2 6 0.00 16 3 15.00 52.00 24.00 44.00 301.549 821 821 132 3
4 0 - ZEYNEP ÇELİK 8 / A 16 3 15.00 7 1 6.67 9 1 8.67 7 2 6.33 0 4 -1.33 14 5 12.33 53.00 16.00 47.67 294.702 998 998 158 4
5 580 - TÖRE ERDOĞAN 8 / B 14 5 12.33 2 5 0.33 8 2 7.33 3 2 2.33 3 4 1.67 12 6 10.00 42.00 24.00 33.99 263.987 1943 1943 346 5
6 176 - BÜŞRA NARİN 8 / B 15 4 13.67 7 3 6.00 6 4 4.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 12 7 9.67 47.00 31.00 36.67 262.361 2002 2002 355 6
7 593 - SUAT NARÇİN 8 / C 12 5 10.33 4 5 2.33 8 2 7.33 2 1 1.67 3 7 0.67 12 7 9.67 41.00 27.00 32.00 245.512 2777 2777 518 7
8 452 - HALİL GÜZEL 8 / A 8 6 6.00 4 6 2.00 4 5 2.33 7 3 6.00 3 12 -1.00 16 3 15.00 42.00 35.00 30.33 240.372 3037 3037 574 8
9 241 - CANSU YILDIRIM 8 / B 8 11 4.33 5 5 3.33 8 2 7.33 3 7 0.67 8 10 4.67 13 6 11.00 45.00 41.00 31.33 240.085 3053 3053 580 9

10 267 - DAVUT TANİŞ 8 / C 9 8 6.33 0 4 -1.33 6 2 5.33 6 4 4.67 2 2 1.33 13 4 11.67 36.00 24.00 28.00 233.007 3434 3434 645 10
11 81 - RÜMEYSA ESKİN 8 / A 7 12 3.00 5 5 3.33 9 1 8.67 5 5 3.33 11 9 8.00 10 9 7.00 47.00 41.00 33.33 232.497 3468 3468 655 11
12 471 - İSLAM İNAN 8 / A 10 9 7.00 4 4 2.67 6 4 4.67 6 4 4.67 4 11 0.33 13 6 11.00 43.00 38.00 30.34 232.029 3490 3490 659 12
13 603 - SERA KRŞ GS 8 / B 14 5 12.33 3 6 1.00 7 3 6.00 3 5 1.33 0 6 -2.00 11 7 8.67 38.00 32.00 27.33 231.483 3526 3526 665 13
14 601 - SEMA SÖYLEMEZ 8 / A 11 1 10.67 4 4 2.67 8 2 7.33 3 4 1.67 1 13 -3.33 12 7 9.67 39.00 31.00 28.68 224.433 3925 3925 747 14
15 600 - SEHER DEMİR 8 / D 10 3 9.00 4 2 3.33 7 3 6.00 2 3 1.00 2 3 1.00 10 8 7.33 35.00 22.00 27.66 223.093 3999 3999 762 15
16 482 - MEHMET TİMARLI 8 / A 12 7 9.67 4 4 2.67 6 4 4.67 5 5 3.33 6 13 1.67 8 10 4.67 41.00 43.00 26.68 215.154 4461 4461 866 16
17 422 - FİGEN CENGİZ 8 / D 9 10 5.67 5 5 3.33 5 5 3.33 3 7 0.67 7 13 2.67 11 8 8.33 40.00 48.00 24.00 214.011 4530 4530 883 17
18 429 - FURKAN SLMZ 8 / B 11 7 8.67 2 6 0.00 7 3 6.00 0 0 0.00 3 7 0.67 10 8 7.33 33.00 31.00 22.67 212.664 4629 4629 908 18
19 318 - EDANUR ÇELİK 8 / B 12 6 10.00 6 1 5.67 6 2 5.33 5 4 3.67 1 9 -2.00 9 8 6.33 39.00 30.00 29.00 211.745 4687 4687 919 19
20 566 - YUNUSEMRENAS 8 / B 11 5 9.33 2 6 0.00 4 5 2.33 6 4 4.67 3 3 2.00 8 9 5.00 34.00 32.00 23.33 211.610 4697 4697 921 20
21 604 - GÖKHAN ÖRE 8 / B 15 4 13.67 2 7 -0.33 5 2 4.33 3 1 2.67 1 11 -2.67 8 9 5.00 34.00 34.00 22.67 210.519 4771 4771 937 21
22 584 - YAĞMUR KAYA 8 / C 12 7 9.67 3 7 0.67 6 4 4.67 2 1 1.67 4 12 0.00 8 5 6.33 35.00 36.00 23.01 210.190 4798 4798 940 22
23 372 - SEVİM ÇALIKKILIÇ 8 / D 11 7 8.67 4 5 2.33 7 3 6.00 5 5 3.33 2 14 -2.67 11 7 8.67 40.00 41.00 26.33 209.616 4823 4823 944 23
24 149 - MAHSUN AVİNÇ 8 / B 13 6 11.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 6 14 1.33 8 11 4.33 37.00 51.00 19.99 208.441 4906 4906 961 24
25 290 - ÖMER SEVE G 8 / B 12 7 9.67 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 5 15 0.00 10 9 7.00 36.00 52.00 18.68 206.962 5005 5005 982 25
26 69 - YUNU NAS B 8 / B 9 9 6.00 2 7 -0.33 7 3 6.00 2 4 0.67 3 10 -0.33 12 7 9.67 35.00 40.00 21.68 205.184 5124 5124 1008 26
27 549 - ZELAL NAS 8 / B 10 6 8.00 8 2 7.33 6 4 4.67 3 4 1.67 2 16 -3.33 11 7 8.67 40.00 39.00 27.01 204.503 5170 5170 1019 27
28 480 - EMİR NARİN 8 / D 12 7 9.67 2 5 0.33 7 3 6.00 1 5 -0.67 1 5 -0.67 9 8 6.33 32.00 33.00 20.99 204.220 5188 5188 1024 28
29 378 - SULTAN DAĞTEKİN 8 / D 9 9 6.00 2 5 0.33 7 2 6.33 3 6 1.00 5 14 0.33 11 8 8.33 37.00 44.00 22.32 202.692 5287 5287 1052 29
30 200 - ZELİHA ARSLANGİRAY 8 / A 3 12 -1.00 5 3 4.00 9 1 8.67 4 3 3.00 4 3 3.00 12 4 10.67 37.00 26.00 28.34 201.312 5374 5374 1073 30
31 431 - GAMZE CENGİZ 8 / B 9 10 5.67 3 7 0.67 6 4 4.67 1 3 0.00 3 6 1.00 11 8 8.33 33.00 38.00 20.34 201.166 5385 5385 1075 31
32 144 - BERFİNKIRCA 8 / C 10 9 7.00 2 8 -0.67 6 4 4.67 4 6 2.00 4 7 1.67 9 10 5.67 35.00 44.00 20.34 197.818 5609 5609 1137 32
33 469 - İLYASAKCAN 8 / B 8 11 4.33 6 4 4.67 6 4 4.67 5 5 3.33 5 15 0.00 11 8 8.33 41.00 47.00 25.33 197.741 5619 5619 1141 33
34 359 - EVİN CENGİZ 8 / A 5 12 1.00 2 7 -0.33 8 2 7.33 3 5 1.33 2 5 0.33 13 4 11.67 33.00 35.00 21.33 193.329 5911 5911 1203 34
35 527 - ÖZLEM NARÇİN 8 / C 7 11 3.33 3 5 1.33 7 3 6.00 4 6 2.00 5 8 2.33 10 9 7.00 36.00 42.00 21.99 192.066 6012 6012 1230 35
36 574 - YAPRAK KÖLAY 8 / A 7 12 3.00 3 7 0.67 7 3 6.00 2 8 -0.67 2 10 -1.33 13 6 11.00 34.00 46.00 18.67 188.337 6290 6290 1286 36
37 515 - NURSEL YILDIRI M 8 / C 9 8 6.33 9 1 8.67 8 2 7.33 2 1 1.67 3 4 1.67 5 9 2.00 36.00 25.00 27.67 188.035 6320 6320 1293 37
38 526 - ÖZBEYYILDIRIM FB 8 / A 9 10 5.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 5 1.33 10 8 7.33 29.00 46.00 13.66 187.981 6324 6324 1294 38
39 440 - GAMZE AKDOĞAN 8 / A 8 9 5.00 4 6 2.00 6 4 4.67 3 7 0.67 5 6 3.00 8 11 4.33 34.00 43.00 19.67 186.851 6399 6399 1311 39
40 244 - CEYLAN ATMACA 8 / C 9 10 5.67 4 6 2.00 9 1 8.67 6 4 4.67 6 14 1.33 7 12 3.00 41.00 47.00 25.34 184.689 6551 6551 1351 40
41 364 - EYLEM YILDIRIM 8 / C 8 11 4.33 6 4 4.67 5 5 3.33 4 6 2.00 7 13 2.67 8 11 4.33 38.00 50.00 21.33 184.657 6552 6552 1352 41
42 334 - ELİFGÜZEL 8 / C 9 9 6.00 5 5 3.33 8 2 7.33 6 4 4.67 2 9 -1.00 8 11 4.33 38.00 40.00 24.66 181.222 6769 6769 1403 42
43 400 - FATMA DİLMAÇ 8 / D 12 7 9.67 4 6 2.00 8 2 7.33 3 7 0.67 1 18 -5.00 9 10 5.67 37.00 50.00 20.34 180.873 6798 6798 1408 43
44 322 - EDA SÖYLEMEZ 8 / A 7 10 3.67 4 6 2.00 5 5 3.33 1 4 -0.33 6 12 2.00 9 9 6.00 32.00 46.00 16.67 179.579 6894 6894 1435 44
45 525 - ÖMER YILDIRIM 8 / C 6 13 1.67 3 7 0.67 7 3 6.00 4 6 2.00 4 6 2.00 10 9 7.00 34.00 44.00 19.34 178.778 6940 6940 1442 45
46 572 - YASER KURUŞ 8 / B 10 9 7.00 4 6 2.00 6 4 4.67 0 0 0.00 2 8 -0.67 8 11 4.33 30.00 38.00 17.33 176.586 7087 7087 1474 46
47 454 - HALİL YILDIRIM 8 / B 5 9 2.00 4 1 3.67 5 5 3.33 4 4 2.67 4 10 0.67 10 8 7.33 32.00 37.00 19.67 176.495 7094 7094 1476 47
48 563 - YUSUFÇEIİKGS 8 / B 11 6 9.00 3 5 1.33 7 3 6.00 3 5 1.33 3 15 -2.00 7 12 3.00 34.00 46.00 18.66 175.832 7141 7141 1488 48
49 32 - AZAT UÇAR 8 / D 7 12 3.00 4 6 2.00 6 4 4.67 3 3 2.00 4 16 -1.33 11 8 8.33 35.00 49.00 18.67 175.637 7156 7156 1490 49
50 17 - ADEM SÖYLEMEZ 8 / C 6 13 1.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 12 8 9.33 6 13 1.67 31.00 57.00 12.00 175.131 7190 7190 1498 50
51 605 - SEDANUR BARTAN 8 / D 8 11 4.33 3 6 1.00 7 2 6.33 2 4 0.67 2 10 -1.33 10 9 7.00 32.00 42.00 18.00 174.645 7220 7220 1505 51
52 468 - İBRAHİM KAYA 8 / D 8 10 4.67 5 5 3.33 8 2 7.33 1 4 -0.33 1 6 -1.00 9 10 5.67 32.00 37.00 19.67 173.877 7273 7273 1517 52
53 24 - AHMET SYLMZ 8 / B 7 7 4.67 3 5 1.33 6 1 5.67 4 2 3.33 2 7 -0.33 7 6 5.00 29.00 28.00 19.67 173.668 7288 7288 1524 53
54 567 - YUNUS BACI 8 / A 6 13 1.67 3 7 0.67 6 4 4.67 4 6 2.00 7 13 2.67 9 10 5.67 35.00 53.00 17.35 172.482 7392 7392 1546 54
55 533 - ROJAT YILD RIM 8 / C 8 11 4.33 4 6 2.00 6 4 4.67 2 4 0.67 7 13 2.67 7 12 3.00 34.00 50.00 17.34 172.419 7399 7399 1547 55
56 115 - BERAT *RÇİN 8 / C 8 3 7.00 4 3 3.00 3 4 1.67 0 0 0.00 1 3 0.00 5 6 3.00 21.00 19.00 14.67 169.297 7648 7648 1611 56
57 365 - EYÜP HAMAN 8 / A 7 8 4.33 0 6 -2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 13 2.67 8 11 4.33 22.00 38.00 9.33 166.879 7824 7824 1649 57
58 14 - ÖZGÜRCAN YILDIRIM 8 / A 5 14 0.33 6 4 4.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 5 11 1.33 10 9 7.00 33.00 51.00 15.99 164.464 8005 8005 1693 58
59 313 - DOĞAN ACAR FB 8 / A 8 11 4.33 4 6 2.00 4 6 2.00 0 10 -3.33 4 16 -1.33 10 9 7.00 30.00 58.00 10.67 163.786 8055 8055 1703 59
60 49 - SÜHEYLA ALTAŞ 8 / A 8 5 6.33 5 3 4.00 6 1 5.67 4 6 2.00 0 4 -1.33 6 11 2.33 29.00 30.00 19.00 163.427 8091 8091 1713 60
61 462 - HAVVANUR GÜZEL 8 / C 8 11 4.33 10 0 10.00 7 3 6.00 4 6 2.00 1 4 -0.33 6 13 1.67 36.00 37.00 23.67 162.138 8206 8206 1744 61
62 598 - SEDAT ÇELİK 8 / C 9 8 6.33 3 4 1.67 2 7 -0.33 3 1 2.67 3 9 0.00 6 10 2.67 26.00 39.00 13.01 162.081 8213 8213 1747 62
63 263 - EMİK AN KARTAL F B 8 / D 10 7 7.67 3 6 1.00 7 2 6.33 1 3 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 21.00 18.00 15.00 158.703 8464 8464 1803 63
64 77 - AZAD NARMAN 8 / D 10 8 7.33 5 5 3.33 8 2 7.33 2 4 0.67 2 16 -3.33 6 11 2.33 33.00 46.00 17.66 157.309 8590 8590 1839 64
65 347 - ENGİN ACANFB 8 / B 12 7 9.67 3 7 0.67 8 2 7.33 2 8 -0.67 5 15 0.00 3 16 -2.33 33.00 55.00 14.67 156.645 8635 8635 1854 65
66 54 - AZAT GÜLALMAZ 8 / D 11 6 9.00 3 7 0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 4 16 -1.33 5 14 0.33 30.00 56.00 11.34 155.265 8722 8722 1877 66
67 56500 - YUSUF ALPASLAN 8 / C 8 8 5.33 2 5 0.33 5 2 4.33 2 2 1.33 2 9 -1.00 7 12 3.00 26.00 38.00 13.32 154.909 8764 8764 1887 67
68 486 - MERVENURYILDIRIM 8 / C 9 8 6.33 7 3 6.00 6 4 4.67 1 5 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 23.00 20.00 16.33 154.300 8828 8828 1903 68
69 374 - EYYÜP ÖZDAŞ 8 / A 7 7 4.67 2 6 0.00 5 1 4.67 0 0 0.00 5 12 1.00 5 12 1.00 24.00 38.00 11.34 148.213 9316 9316 2049 69
70 295 - DİYAR KAYA 8 / A 4 15 -1.00 6 4 4.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 6 14 1.33 9 10 5.67 32.00 56.00 13.33 147.871 9337 9337 2054 70
71 393 - FATMA ÇELİK 8 / C 6 7 3.67 5 3 4.00 4 4 2.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 6 13 1.67 27.00 41.00 13.34 142.184 9841 9841 2167 71
72 516 - NURULLAH UÇAR 8 / A 10 9 7.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 2 17 -3.67 7 12 3.00 27.00 60.00 7.00 141.623 9896 9896 2181 72
73 539 - SAMET AKDOĞAN 8 / A 6 13 1.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 7 3 6.00 5 14 0.33 7 12 3.00 30.00 57.00 11.00 139.975 10032 10032 2216 73
74 242 - ASLAN GLMZ 8 / Z 7 12 3.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 6 4 4.67 4 16 -1.33 7 12 3.00 29.00 59.00 9.34 136.464 10301 10301 2288 74
75 82 - AZİZE BARTAN 8 / A 5 8 2.33 3 5 1.33 7 3 6.00 2 7 -0.33 2 11 -1.67 7 11 3.33 26.00 45.00 10.99 135.780 10354 10354 2304 75
76 26 - EMİRHAN ULUS 8 / D 8 11 4.33 4 6 2.00 6 4 4.67 4 6 2.00 4 16 -1.33 5 14 0.33 31.00 57.00 12.00 134.031 10471 10471 2331 76
77 479 - MAHSUN DEMİR 8 / D 4 15 -1.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 6 11 2.33 8 10 4.67 24.00 60.00 4.00 133.737 10491 10491 2334 77
78 327 - ŞÜKRANDAĞTEKİN 8 / D 7 12 3.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 5 15 0.00 6 13 1.67 25.00 63.00 4.00 128.138 10906 10906 2425 78
79 0 - EMİRKAN KARTAL 8 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 2.67 4 7 1.67 8.00 11.00 4.34 126.239 11060 11060 2467 79
80 514 - NURGÜL ÇELİK 8 / B 6 13 1.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 0 10 -3.33 2 18 -4.00 10 9 7.00 22.00 66.00 0.01 123.474 11272 11272 2533 80
81 45 - MELİK BEDİR 8 / B 7 12 3.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 6 14 1.33 4 15 -1.00 26.00 62.00 5.33 123.320 11279 11279 2536 81
82 254 - CUMALİ ÇELİK 8 / C 5 14 0.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 6 14 1.33 6 13 1.67 25.00 63.00 3.99 121.335 11433 11433 2571 82
83 0 - ABDULSAMETTANİŞ 8 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 15 0.00 7 12 3.00 12.00 27.00 3.00 118.713 11604 11604 2604 83



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR DENEME / AĞRI LGS DENEME / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR LGS KDS - 1 16-11-2019
Ağrı - PATNOS - Yatılı Bölge Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

84 166 - BEYTOCAN NAS 8 / C 6 10 2.67 5 3 4.00 3 5 1.33 4 5 2.33 3 13 -1.33 4 15 -1.00 25.00 51.00 8.00 113.884 11933 11933 2683 84
85 136 - BERA SÖYLEMEZ 8 / B 5 14 0.33 3 7 0.67 5 5 3.33 4 6 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17.00 32.00 6.33 110.947 12112 12112 2729 85
86 107 - BERAT GÜ EL 8 / A 6 13 1.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 7 -0.33 2 18 -4.00 7 12 3.00 23.00 64.00 1.67 106.908 12314 12314 2778 86
87 352 - ENİS NARMAN 8 / A 3 13 -1.33 0 9 -3.00 5 3 4.00 1 8 -1.67 3 13 -1.33 7 10 3.67 19.00 56.00 0.34 105.722 12380 12380 2796 87
88 10 - ABDULSAMET ANİŞ 8 / C 6 13 1.67 0 10 -3.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 11.00 38.00 -1.66 105.484 12401 12401 2802 88
89 0 - MERVENUR YILDIRIM 8 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 6 0.00 5 13 0.67 7.00 19.00 0.67 104.179 12466 12466 2814 89
90 0 - BERAT SÖYLEMEZ 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 18 -4.00 7 12 3.00 9.00 30.00 -1.00 95.010 12891 12891 2922 90
91 505 - MUSA NARMAN 8 / D 4 15 -1.00 2 8 -0.67 6 3 5.00 1 9 -2.00 1 19 -5.33 8 10 4.67 22.00 64.00 0.67 94.759 12897 12897 2925 91
92 70 - EMİRHAN SARİ 8 / C 6 13 1.67 2 8 -0.67 0 10 -3.33 1 9 -2.00 2 18 -4.00 6 13 1.67 17.00 71.00 -6.66 88.242 13101 13101 2976 92
93 93 - BARAN ÇELİK 8 / C 8 11 4.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 18 -4.00 3 16 -2.33 20.00 68.00 -2.67 87.779 13112 13112 2980 93
94 419 - FIRATYILD* I M 8 / D 5 14 0.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 3 17 -2.67 5 13 0.67 17.00 70.00 -6.34 83.497 13223 13223 3010 94
95 338 - EMİNE DEMİR 8 / D 2 16 -3.33 2 7 -0.33 2 6 0.00 1 6 -1.00 1 17 -4.67 4 15 -1.00 12.00 67.00-10.33 43.346 13594 13594 3109 95

Genel 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602
İl 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602

İlçe 5.88 1.63 3.93 1.19 0.12 5.36 18.11 180.804 3111
Kurum 5.40 1.75 4.03 1.36 -0.07 5.31 17.78 176.970 95

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR DENEME / AĞRI LGS DENEME / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR LGS KDS - 1 16-11-2019
Ağrı - PATNOS - Yukarı Damla Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 174 - ÖMER İNCİ 8 / A 10 8 7.33 8 2 7.33 6 4 4.67 7 3 6.00 6 7 3.67 15 4 13.67 52.00 28.00 42.67 279.409 1391 1391 228 1
2 144 - ABDULLAH YILDIZ 8 / A 10 4 8.67 3 6 1.00 7 3 6.00 7 3 6.00 3 5 1.33 16 3 15.00 46.00 24.00 38.00 274.790 1547 1547 262 2
3 162 - İSMAİL YILDIZ 8 / A 12 7 9.67 5 5 3.33 7 3 6.00 5 5 3.33 6 10 2.67 13 6 11.00 48.00 36.00 36.00 263.513 1963 1963 348 3
4 151 - ESRA YILDIZ 8 / A 11 8 8.33 5 5 3.33 4 6 2.00 4 6 2.00 3 10 -0.33 13 6 11.00 40.00 41.00 26.33 229.481 3625 3625 682 4
5 163 - NAZAR COŞAR 8 / A 6 8 3.33 3 7 0.67 7 3 6.00 7 3 6.00 3 3 2.00 12 3 11.00 38.00 27.00 29.00 220.010 4192 4192 805 5
6 167 - NAZAR MERAL 8 / A 10 4 8.67 3 6 1.00 4 5 2.33 5 4 3.67 5 6 3.00 6 11 2.33 33.00 36.00 21.00 196.764 5690 5690 1151 6
7 99 - RESUL İNCİ 8 / A 6 7 3.67 5 5 3.33 5 3 4.00 1 7 -1.33 2 6 0.00 12 7 9.67 31.00 35.00 19.34 192.101 6011 6011 1229 7
8 148 - CEM YILDIZ 8 / A 10 7 7.67 5 4 3.67 8 2 7.33 2 7 -0.33 4 12 0.00 7 12 3.00 36.00 44.00 21.34 182.365 6695 6695 1384 8
9 150 - DİDEM KELEŞ 8 / A 7 12 3.00 3 6 1.00 2 4 0.67 1 3 0.00 3 11 -0.67 12 7 9.67 28.00 43.00 13.67 177.537 7023 7023 1460 9

10 158 - İDAL COŞAR 8 / A 10 8 7.33 3 6 1.00 4 5 2.33 2 7 -0.33 5 15 0.00 7 12 3.00 31.00 53.00 13.33 168.881 7679 7679 1619 10
11 182 - BETÜL MERAL 8 / A 11 6 9.00 4 6 2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 1 8 -1.67 6 13 1.67 27.00 48.00 11.00 159.624 8391 8391 1789 11
12 149 - CEREN MERAL 8 / A 5 4 3.67 2 1 1.67 2 1 1.67 0 1 -0.33 0 1 -0.33 6 3 5.00 15.00 11.00 11.35 156.586 8641 8641 1855 12
13 90 - TÜLİN ŞİRİN 8 / A 7 12 3.00 2 7 -0.33 3 5 1.33 4 0 4.00 2 10 -1.33 8 11 4.33 26.00 45.00 11.00 145.249 9575 9575 2102 13
14 172 - NURŞEN ZEHİR 8 / A 9 10 5.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 5 5 3.33 2 18 -4.00 7 12 3.00 26.00 62.00 5.33 131.356 10669 10669 2373 14
15 179 - YAĞMUR ZEHİR 8 / A 10 9 7.00 2 8 -0.67 3 6 1.00 0 8 -2.67 1 16 -4.33 6 12 2.00 22.00 59.00 2.33 127.014 10999 10999 2451 15
16 32 - ELİF ŞİRİN 8 / A 6 11 2.33 3 7 0.67 0 9 -3.00 3 4 1.67 3 17 -2.67 6 13 1.67 21.00 61.00 0.67 108.151 12255 12255 2763 16

Genel 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602
İl 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602

İlçe 5.88 1.63 3.93 1.19 0.12 5.36 18.11 180.804 3111
Kurum 6.15 1.77 2.56 1.90 -0.17 6.69 18.90 188.302 16

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR DENEME / AĞRI LGS DENEME / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR LGS KDS - 1 16-11-2019
Ağrı - PATNOS - YUkarı Göçmez Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 222 - SEMANUR ÇARBOĞA 8 / B 13 6 11.00 7 3 6.00 9 1 8.67 9 1 8.67 1 1 0.67 13 5 11.33 52.00 17.00 46.34 277.839 1454 1454 244 1
2 183 - ENGİN UZUN 0 / 0 16 3 15.00 4 5 2.33 8 2 7.33 5 5 3.33 2 6 0.00 11 8 8.33 46.00 29.00 36.32 264.773 1914 1914 342 2
3 186 - FIRAT CAN AYDIN 8 / A 14 3 13.00 4 5 2.33 9 1 8.67 4 6 2.00 2 4 0.67 10 8 7.33 43.00 27.00 34.00 250.044 2557 2557 476 3
4 190 - İBRAHİM AYDIN 8 / A 15 2 14.33 3 5 1.33 7 3 6.00 2 5 0.33 6 7 3.67 7 9 4.00 40.00 31.00 29.66 247.435 2677 2677 500 4
5 225 - SÜMEYRA BAŞBOĞA 8 / B 12 2 11.33 4 4 2.67 8 2 7.33 0 0 0.00 1 1 0.67 11 8 8.33 36.00 17.00 30.33 241.421 2978 2978 563 5
6 20800 - NECLA ÇELİK 8 / A 14 5 12.33 4 5 2.33 7 2 6.33 5 4 3.67 0 8 -2.67 10 7 7.67 40.00 31.00 29.66 227.201 3758 3758 709 6
7 201 - M MUSTAFA AYDIN 8 / A 9 6 7.00 2 6 0.00 7 3 6.00 6 2 5.33 1 9 -2.00 14 5 12.33 39.00 31.00 28.66 225.510 3858 3858 729 7
8 217 - RABİA ÇARBOĞA 8 / B 12 5 10.33 5 5 3.33 7 3 6.00 3 3 2.00 1 7 -1.33 10 7 7.67 38.00 30.00 28.00 221.184 4111 4111 785 8
9 120 - BÜŞRA KILIÇ 8 / B 11 4 9.67 3 3 2.00 9 0 9.00 2 4 0.67 0 7 -2.33 10 8 7.33 35.00 26.00 26.34 209.524 4830 4830 947 9

10 204 - FERHAT İĞDİ 8 / A 10 5 8.33 5 5 3.33 8 0 8.00 0 0 0.00 3 8 0.33 8 7 5.67 34.00 25.00 25.66 206.070 5070 5070 995 10
11 238 - ZUHAL ÇARBOĞA 8 / B 8 6 6.00 2 5 0.33 5 4 3.67 3 5 1.33 1 4 -0.33 12 6 10.00 31.00 30.00 21.00 205.746 5091 5091 998 11
12 210 - NURBAHAR ÇARBOĞA 8 / B 11 6 9.00 3 5 1.33 7 3 6.00 1 4 -0.33 3 12 -1.00 9 8 6.33 34.00 38.00 21.33 200.070 5466 5466 1099 12
13 181 - EMBİYA FİLİZ 8 / A 9 6 7.00 3 3 2.00 5 4 3.67 2 6 0.00 2 5 0.33 9 7 6.67 30.00 31.00 19.67 195.627 5761 5761 1166 13
14 0 - MUHAMMEDAKİF DOĞAN 8 / B 11 8 8.33 3 6 1.00 8 2 7.33 3 3 2.00 3 17 -2.67 10 9 7.00 38.00 45.00 22.99 195.107 5800 5800 1173 14
15 188 - HATİCENUR DOĞAN 8 / B 8 1 7.67 3 2 2.33 5 1 4.67 3 1 2.67 2 2 1.33 6 7 3.67 27.00 14.00 22.34 192.944 5946 5946 1212 15
16 226 - ROJDA ZEPAK 8 / A 10 5 8.33 4 5 2.33 8 2 7.33 2 7 -0.33 0 8 -2.67 9 8 6.33 33.00 35.00 21.32 189.446 6211 6211 1264 16
17 198 - MUHAMMED BAŞBOĞA 8 / B 6 11 2.33 5 2 4.33 6 2 5.33 0 4 -1.33 4 4 2.67 10 8 7.33 31.00 31.00 20.66 188.420 6284 6284 1285 17
18 193 - MEDİNE VA*Ş 8 / B 12 6 10.00 3 6 1.00 8 2 7.33 1 2 0.33 0 3 -1.00 6 10 2.67 30.00 29.00 20.33 185.937 6471 6471 1331 18
19 220 - NURAYDA ZEPAK 8 / B 6 9 3.00 6 3 5.00 5 5 3.33 4 6 2.00 3 2 2.33 9 9 6.00 33.00 34.00 21.66 185.251 6507 6507 1341 19
20 237 - ZEYNEP FİLİZ 8 / B 11 7 8.67 4 5 2.33 9 1 8.67 4 2 3.33 1 13 -3.33 8 10 4.67 37.00 38.00 24.34 184.709 6546 6546 1349 20
21 202 - MUHAMMED ÖZER 8 / B 8 10 4.67 4 5 2.33 9 1 8.67 4 2 3.33 2 8 -0.67 9 10 5.67 36.00 36.00 24.00 181.758 6732 6732 1393 21
22 224 - SERKAN İĞDİ 8 / A 12 7 9.67 4 6 2.00 8 2 7.33 3 7 0.67 3 17 -2.67 7 12 3.00 37.00 51.00 20.00 178.026 6991 6991 1450 22
23 235 - ZEYNEP DOĞAN 8 / A 9 4 7.67 1 3 0.00 5 2 4.33 1 1 0.67 1 2 0.33 5 6 3.00 22.00 18.00 16.00 175.920 7134 7134 1486 23
24 234 - ZEYNEP ÇARBOĞA 8 / B 7 10 3.67 3 5 1.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 6 8 3.33 8 9 5.00 29.00 47.00 13.33 175.786 7143 7143 1489 24
25 71 - ADEM ÇARBOĞA 8 / A 8 3 7.00 5 3 4.00 7 2 6.33 4 3 3.00 1 10 -2.33 6 8 3.33 31.00 29.00 21.33 170.377 7556 7556 1584 25
26 191 - İLAYDA ÇARBOĞA 8 / A 8 8 5.33 3 4 1.67 7 2 6.33 6 1 5.67 0 4 -1.33 7 11 3.33 31.00 30.00 21.00 166.390 7865 7865 1658 26
27 199 - MUH MMED ÇARBOĞA 8 / A 7 6 5.00 4 2 3.33 4 3 3.00 3 4 1.67 4 7 1.67 4 7 1.67 26.00 29.00 16.34 163.354 8100 8100 1717 27
28 185 - EVİN DOĞAN 8 / 0 8 9 5.00 3 3 2.00 7 2 6.33 2 6 0.00 3 8 0.33 6 10 2.67 29.00 38.00 16.33 162.140 8205 8205 1743 28
29 247 - YUNUSEMRE DOĞAN 8 / B 11 8 8.33 3 7 0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 1 6 -1.00 6 13 1.67 28.00 47.00 12.34 161.400 8253 8253 1757 29
30 169 - BERAT DOĞAN 8 / A 9 4 7.67 4 4 2.67 3 5 1.33 2 2 1.33 3 7 0.67 2 9 -1.00 23.00 31.00 12.67 153.473 8892 8892 1927 30
31 5 - KADİR DOĞAN 8 / A 7 7 4.67 3 6 1.00 4 5 2.33 1 6 -1.00 4 8 1.33 5 9 2.00 24.00 41.00 10.33 152.940 8931 8931 1936 31
32 187 - GAMZE DOĞAN 8 / B 7 8 4.33 2 6 0.00 6 3 5.00 4 4 2.67 4 12 0.00 6 11 2.33 29.00 44.00 14.33 152.907 8935 8935 1938 32
33 175 - BÜŞRA ÇARBOĞA 8 / A 5 9 2.00 2 7 -0.33 1 7 -1.33 2 7 -0.33 6 9 3.00 7 9 4.00 23.00 48.00 7.01 152.257 9006 9006 1956 33
34 117 - MUHAMMED YALÇIN 8 / B 8 5 6.33 1 6 -1.00 2 5 0.33 0 5 -1.67 4 10 0.67 6 13 1.67 21.00 44.00 6.33 150.406 9150 9150 2003 34
35 189 - HÜSNA GENÇ 8 / A 7 11 3.33 1 7 -1.33 2 8 -0.67 3 5 1.33 2 9 -1.00 8 7 5.67 23.00 47.00 7.33 149.222 9229 9229 2029 35
36 194 - AKİF IŞIK 8 / B 7 3 6.00 3 3 2.00 3 4 1.67 0 6 -2.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 19.00 30.00 9.00 148.406 9289 9289 2044 36
37 228 - YADİGAR BAŞBOĞA 8 / A 5 5 3.33 2 4 0.67 2 1 1.67 0 3 -1.00 3 6 1.00 5 8 2.33 17.00 27.00 8.00 143.217 9749 9749 2141 37
38 207 - ESAT ÖZDOĞAN 8 / B 9 6 7.00 2 6 0.00 3 5 1.33 1 7 -1.33 1 14 -3.67 7 11 3.33 23.00 49.00 6.66 142.688 9804 9804 2159 38
39 223 - SEMİRAN IŞIK 8 / B 7 12 3.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 3 17 -2.67 9 10 5.67 27.00 61.00 6.67 139.252 10098 10098 2234 39
40 109 - AZAD DOĞAN 8 / A 6 11 2.33 2 7 -0.33 3 5 1.33 0 10 -3.33 5 15 0.00 8 11 4.33 24.00 59.00 4.33 138.092 10175 10175 2258 40
41 8 - NAZLICAN ÇARBOĞA 8 / B 11 6 9.00 5 3 4.00 3 5 1.33 2 8 -0.67 0 16 -5.33 5 14 0.33 26.00 52.00 8.66 133.517 10514 10514 2339 41
42 31 - BERAT ÇARBOĞA 8 / A 5 12 1.00 3 6 1.00 0 10 -3.33 0 0 0.00 5 9 2.00 7 12 3.00 20.00 49.00 3.67 133.351 10528 10528 2344 42
43 221 - SAMET DOĞAN 8 / A 5 10 1.67 3 6 1.00 4 6 2.00 4 3 3.00 2 3 1.00 4 10 0.67 22.00 38.00 9.34 129.411 10822 10822 2408 43
44 143 - BARAN ÇARBOĞA 8 / A 6 11 2.33 3 6 1.00 2 8 -0.67 1 6 -1.00 2 14 -2.67 8 10 4.67 22.00 55.00 3.66 126.850 11017 11017 2456 44
45 0 - OSMAN IŞIK 8 / B 8 9 5.00 3 6 1.00 1 6 -1.00 0 7 -2.33 4 11 0.33 3 13 -1.33 19.00 52.00 1.67 121.396 11421 11421 2566 45
46 233 - ZAFER * DIN 8 / A 8 11 4.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 6 4 4.67 4 16 -1.33 4 15 -1.00 27.00 61.00 6.67 119.809 11542 11542 2592 46
47 206 - MUSTAFA VARIŞ 8 / B 8 11 4.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 6 14 1.33 3 16 -2.33 23.00 65.00 1.33 117.394 11700 11700 2626 47
48 213 - ÖZCAN BAŞBOĞA 8 / B 7 12 3.00 4 6 2.00 5 5 3.33 3 7 0.67 4 16 -1.33 4 14 -0.67 27.00 60.00 7.00 115.542 11813 11813 2654 48
49 87 - AZAT BAŞBOĞA 8 / B 8 8 5.33 1 7 -1.33 6 2 5.33 1 7 -1.33 2 14 -2.67 3 14 -1.67 21.00 52.00 3.66 110.964 12111 12111 2728 49
50 118 - BARAN YALÇIN 8 / A 8 10 4.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 4 16 -1.33 3 15 -2.00 23.00 63.00 2.01 109.766 12166 12166 2741 50
51 126 - BARAN BAŞBOĞA 8 / A 5 12 1.00 4 4 2.67 3 6 1.00 3 5 1.33 4 11 0.33 2 13 -2.33 21.00 51.00 4.00 101.067 12639 12639 2859 51
52 4 - ABDULLAH BİLGİÇ 8 / A 4 12 0.00 5 5 3.33 4 5 2.33 4 6 2.00 2 10 -1.33 2 10 -1.33 21.00 48.00 5.00 95.170 12883 12883 2920 52
53 145 - MEHMETDİYAR ÇARBOĞA 8 / B 4 11 0.33 4 4 2.67 1 6 -1.00 1 5 -0.67 5 11 1.33 2 15 -3.00 17.00 52.00 -0.34 92.708 12967 12967 2947 53
54 232 - YUSUF IŞIK 8 / B 2 14 -2.67 3 5 1.33 4 6 2.00 1 7 -1.33 3 10 -0.33 3 10 -0.33 16.00 52.00 -1.33 82.294 13259 13259 3022 54
55 85 - AYŞE VAR Ş 8 / A 3 13 -1.33 1 7 -1.33 2 7 -0.33 2 5 0.33 2 14 -2.67 4 14 -0.67 14.00 60.00 -6.00 69.732 13480 13480 3079 55
56 197 - MİKAİL ÇARBOĞA 8 / B 2 17 -3.67 3 7 0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 4 16 -1.33 3 16 -2.33 19.00 69.00 -3.99 59.640 13561 13561 3104 56

Genel 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602
İl 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602

İlçe 5.88 1.63 3.93 1.19 0.12 5.36 18.11 180.804 3111
Kurum 5.77 1.52 3.58 0.94 -0.43 3.43 14.80 163.766 56
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1 197 - MEHMET SEVEN 8 / A 15 3 14.00 8 2 7.33 9 1 8.67 5 3 4.00 5 8 2.33 18 1 17.67 60.00 18.00 54.00 340.989 268 268 34 1
2 612 - SADENUR ALPHAN 8 / D 16 3 15.00 7 1 6.67 8 2 7.33 3 4 1.67 2 5 0.33 16 2 15.33 52.00 17.00 46.33 314.363 570 570 86 2
3 341 - YİĞİT YARAR 8 / A 17 2 16.33 9 1 8.67 8 2 7.33 3 5 1.33 1 8 -1.67 16 3 15.00 54.00 21.00 46.99 311.209 627 627 97 3
4 452 - FIRAT DİLER 8 / A 12 6 10.00 7 3 6.00 8 2 7.33 4 3 3.00 3 9 0.00 18 1 17.67 52.00 24.00 44.00 296.793 939 939 145 4
5 483 - ELİF SARA 8 / F 16 3 15.00 6 4 4.67 9 1 8.67 4 6 2.00 1 3 0.00 13 6 11.00 49.00 23.00 41.34 284.909 1226 1226 197 5
6 155 - HALİME KARAPOLAT 8 / C 16 1 15.67 6 3 5.00 9 1 8.67 0 0 0.00 1 9 -2.00 13 4 11.67 45.00 18.00 39.01 278.942 1405 1405 232 6
7 391 - YUNUS FİLİZ 8 / F 11 8 8.33 8 2 7.33 10 0 10.00 2 2 1.33 3 4 1.67 15 3 14.00 49.00 19.00 42.66 276.831 1482 1482 251 7
8 476 - SEDA YEĞİN 0 / 0 9 7 6.67 7 3 6.00 8 2 7.33 3 2 2.33 3 7 0.67 17 2 16.33 47.00 23.00 39.33 270.640 1691 1691 293 8
9 64 - NURAYDOĞAN 8 / A 13 6 11.00 4 6 2.00 9 1 8.67 0 1 -0.33 3 1 2.67 13 6 11.00 42.00 21.00 35.01 268.373 1763 1763 312 9

10 72 - CENNET ARAZ 8 / F 15 4 13.67 5 4 3.67 9 1 8.67 1 3 0.00 0 4 -1.33 13 5 11.33 43.00 21.00 36.01 266.345 1852 1852 332 10
11 43 - BARIŞ YEĞİN 8 / A 12 6 10.00 5 4 3.67 9 1 8.67 0 0 0.00 5 3 4.00 11 7 8.67 42.00 21.00 35.01 258.445 2166 2166 385 11
12 130 - EZGİ DOĞAN 8 / E 11 4 9.67 5 2 4.33 8 1 7.67 4 3 3.00 4 2 3.33 11 7 8.67 43.00 19.00 36.67 256.357 2273 2273 410 12
13 80 - EBRU GİDER 8 / E 12 7 9.67 6 1 5.67 8 2 7.33 4 1 3.67 0 9 -3.00 15 4 13.67 45.00 24.00 37.01 252.509 2437 2437 442 13
14 301 - ESENGÜL TULAY TUMO 8 / F 12 5 10.33 3 6 1.00 6 4 4.67 1 3 0.00 5 6 3.00 11 4 9.67 38.00 28.00 28.67 250.934 2512 2512 461 14
15 561 - HAKAN YİĞİT 8 / F 14 5 12.33 3 7 0.67 8 2 7.33 3 7 0.67 7 13 2.67 10 9 7.00 45.00 43.00 30.67 249.244 2583 2583 480 15
16 510 - MAHMUT UÇAN 8 / C 13 6 11.00 4 6 2.00 7 3 6.00 0 1 -0.33 4 10 0.67 12 7 9.67 40.00 33.00 29.01 244.269 2838 2838 531 16
17 424 - AHMET AKİF İLHAN 8 / F 13 6 11.00 6 4 4.67 7 3 6.00 2 4 0.67 4 13 -0.33 12 7 9.67 44.00 37.00 31.68 243.780 2858 2858 537 17
18 83 - EDANUR DEMİR EL 8 / D 7 5 5.33 5 4 3.67 8 2 7.33 3 3 2.00 5 4 3.67 13 6 11.00 41.00 24.00 33.00 242.871 2912 2912 545 18
19 359 - ZEYNEP AKBAY 8 / B 11 8 8.33 4 6 2.00 6 4 4.67 3 3 2.00 6 10 2.67 11 8 8.33 41.00 39.00 28.00 232.589 3458 3458 653 19
20 0 - HİVDA AYDIN 8 / D 13 5 11.33 4 4 2.67 7 3 6.00 2 6 0.00 4 12 0.00 10 9 7.00 40.00 39.00 27.00 227.184 3760 3760 710 20
21 12 - OSMAN DOĞAN 8 / E 10 8 7.33 5 5 3.33 7 3 6.00 1 3 0.00 2 3 1.00 12 7 9.67 37.00 29.00 27.33 225.791 3845 3845 727 21
22 392 - YUSUF FİLİZ 0 / F 11 8 8.33 5 5 3.33 10 0 10.00 1 4 -0.33 4 8 1.33 10 9 7.00 41.00 34.00 29.66 222.766 4022 4022 768 22
23 30 - AMİNE TAŞDEMİR 8 / A 12 7 9.67 3 7 0.67 8 2 7.33 0 4 -1.33 1 8 -1.67 12 6 10.00 36.00 34.00 24.67 222.683 4034 4034 772 23
24 502 - KADER DURUR 8 / D 8 5 6.33 4 5 2.33 5 2 4.33 4 4 2.67 2 10 -1.33 14 5 12.33 37.00 31.00 26.66 222.338 4057 4057 777 24
25 413 - HATİCE ARSLA N 8 / D 12 5 10.33 2 6 0.00 7 3 6.00 4 4 2.67 2 8 -0.67 10 8 7.33 37.00 34.00 25.66 219.034 4248 4248 820 25
26 597 - MUHAMMEDCABİR ARAS 8 / C 10 7 7.67 5 4 3.67 6 3 5.00 4 6 2.00 4 16 -1.33 12 6 10.00 41.00 42.00 27.01 218.148 4297 4297 830 26
27 61 - BEYZANUR ACAR 8 / A 8 10 4.67 4 6 2.00 8 2 7.33 0 0 0.00 3 2 2.33 12 7 9.67 35.00 27.00 26.00 217.080 4360 4360 844 27
28 338 - YAĞMUR GÜLTAŞ 8 / A 13 6 11.00 1 8 -1.67 10 0 10.00 0 1 -0.33 1 7 -1.33 10 9 7.00 35.00 31.00 24.67 216.251 4402 4402 857 28
29 160 - HAVANUR AKDAĞ 8 / A 10 7 7.67 5 4 3.67 9 1 8.67 3 1 2.67 4 8 1.33 9 10 5.67 40.00 31.00 29.68 213.331 4581 4581 896 29
30 108 - ESMANUR DEĞERLİ 8 / A 15 4 13.67 3 6 1.00 10 0 10.00 1 6 -1.00 1 10 -2.33 8 11 4.33 38.00 37.00 25.67 213.288 4584 4584 898 30
31 498 - HELİN SAYIN 8 / F 11 5 9.33 3 7 0.67 8 2 7.33 4 3 3.00 1 14 -3.67 12 7 9.67 39.00 38.00 26.33 213.067 4604 4604 902 31
32 369 - SAMET TARHAN 8 / A 11 8 8.33 6 4 4.67 10 0 10.00 1 1 0.67 2 9 -1.00 9 8 6.33 39.00 30.00 29.00 208.246 4914 4914 963 32
33 381 - ADEM GİDER 8 / C 9 8 6.33 1 7 -1.33 8 2 7.33 2 0 2.00 4 3 3.00 8 9 5.00 32.00 29.00 22.33 200.304 5447 5447 1093 33
34 389 - MELEK FİLİZ 8 / F 9 9 6.00 2 8 -0.67 8 2 7.33 3 2 2.33 2 5 0.33 10 8 7.33 34.00 34.00 22.65 198.424 5571 5571 1126 34
35 158 - BERFİN ÖZALP 8 / A 11 6 9.00 0 8 -2.67 6 2 5.33 2 3 1.00 6 6 4.00 6 12 2.00 31.00 37.00 18.66 197.742 5618 5618 1140 35
36 261 - ŞENGÜL YAKAR 8 / D 9 7 6.67 3 5 1.33 8 2 7.33 0 0 0.00 0 7 -2.33 11 7 8.67 31.00 28.00 21.67 194.710 5822 5822 1181 36
37 337 - YAĞMUR ALPHAN 8 / F 12 6 10.00 3 6 1.00 5 3 4.00 0 0 0.00 4 10 0.67 7 11 3.33 31.00 36.00 19.00 194.528 5839 5839 1186 37
38 408 - POLAT YAMAK 8 / B 12 7 9.67 6 4 4.67 6 4 4.67 1 7 -1.33 6 14 1.33 6 13 1.67 37.00 49.00 20.68 190.485 6127 6127 1250 38
39 114 - BÜŞRA ZEPAK 8 / C 11 8 8.33 4 6 2.00 5 5 3.33 3 7 0.67 3 17 -2.67 10 9 7.00 36.00 52.00 18.66 188.692 6260 6260 1276 39
40 401 - EYYUP AŞAR 8 / F 12 7 9.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 7 13 2.67 6 13 1.67 32.00 56.00 13.34 185.566 6491 6491 1336 40
41 143 - FUNDA KAYA 8 / E 8 10 4.67 4 6 2.00 7 3 6.00 5 5 3.33 4 10 0.67 9 10 5.67 37.00 44.00 22.34 185.255 6506 6506 1340 41
42 60 - BETÜL DURUR 8 / E 10 9 7.00 6 4 4.67 8 2 7.33 4 6 2.00 1 12 -3.00 9 10 5.67 38.00 43.00 23.67 181.996 6719 6719 1392 42
43 131 - FATİH UĞURLU 8 / D 5 12 1.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 3 4 1.67 12 7 9.67 30.00 43.00 15.67 181.387 6760 6760 1401 43
44 45 - BERAT MUNYAS 8 / B 6 13 1.67 5 5 3.33 6 4 4.67 5 5 3.33 8 11 4.33 8 11 4.33 38.00 49.00 21.66 179.871 6876 6876 1430 44
45 76 - DAVUT ACAR 8 / A 9 10 5.67 3 7 0.67 5 5 3.33 0 0 0.00 1 2 0.33 9 10 5.67 27.00 34.00 15.67 178.618 6949 6949 1444 45
46 149 - BARAN FERY Z 8 / C 8 11 4.33 4 6 2.00 7 3 6.00 4 3 3.00 5 12 1.00 8 11 4.33 36.00 46.00 20.66 176.242 7112 7112 1478 46
47 420 - NURSİMA İLHAN 8 / F 9 10 5.67 5 5 3.33 6 4 4.67 1 3 0.00 1 4 -0.33 8 10 4.67 30.00 36.00 18.01 174.395 7238 7238 1509 47
48 215 - MUHAMMEDBEDER 8 / D 7 12 3.00 1 9 -2.00 7 3 6.00 5 5 3.33 3 17 -2.67 12 7 9.67 35.00 53.00 17.33 174.070 7259 7259 1514 48
49 91 - EMEL AVCI 8 / C 9 8 6.33 1 7 -1.33 7 3 6.00 2 1 1.67 1 5 -0.67 7 8 4.33 27.00 32.00 16.33 171.917 7438 7438 1555 49
50 21 - ALEYNA DOĞAN 8 / A 11 8 8.33 4 6 2.00 7 3 6.00 0 10 -3.33 3 12 -1.00 7 12 3.00 32.00 51.00 15.00 171.667 7452 7452 1560 50
51 445 - EYLEM ZEPAKK 8 / C 8 11 4.33 5 5 3.33 4 6 2.00 3 7 0.67 6 14 1.33 8 11 4.33 34.00 54.00 15.99 170.790 7524 7524 1578 51
52 44 - BAŞAK IŞIK 8 / E 9 9 6.00 4 5 2.33 8 2 7.33 1 3 0.00 0 1 -0.33 7 11 3.33 29.00 31.00 18.66 170.554 7543 7543 1580 52
53 568 - ZEYNEP SAYIN 8 / F 5 4 3.67 1 7 -1.33 7 3 6.00 0 2 -0.67 2 4 0.67 9 9 6.00 24.00 29.00 14.34 170.216 7564 7564 1587 53
54 142 - FİLİZ YILDIZ 8 / A 8 5 6.33 1 6 -1.00 7 2 6.33 3 2 2.33 3 15 -2.00 8 9 5.00 30.00 39.00 16.99 170.171 7570 7570 1588 54
55 96 - LEYLA FERYAZ 8 / A 10 9 7.00 1 9 -2.00 5 4 3.67 1 2 0.33 0 6 -2.00 9 10 5.67 26.00 40.00 12.67 170.144 7574 7574 1589 55
56 162 - HAYRUNNİSA YAVUZ 8 / C 7 5 5.33 3 5 1.33 3 3 2.00 0 3 -1.00 1 3 0.00 8 8 5.33 22.00 27.00 12.99 169.947 7589 7589 1593 56
57 232 - NİSANUR AYAZ 8 / B 9 6 7.00 1 8 -1.67 8 1 7.67 2 2 1.33 1 11 -2.67 7 6 5.00 28.00 34.00 16.66 169.891 7596 7596 1597 57
58 451 - HÜSEYİN KIR 8 / A 5 14 0.33 6 4 4.67 1 9 -2.00 0 10 -3.33 6 14 1.33 12 7 9.67 30.00 58.00 10.67 169.282 7651 7651 1612 58
59 605 - MUHAMET UYGURLU 8 / A 9 10 5.67 3 7 0.67 3 7 0.67 0 6 -2.00 8 12 4.00 6 13 1.67 29.00 55.00 10.68 168.512 7698 7698 1625 59
60 514 - MEDİNE ARAS 8 / C 8 7 5.67 3 5 1.33 5 2 4.33 1 0 1.00 2 8 -0.67 7 8 4.33 26.00 30.00 15.99 168.274 7713 7713 1629 60
61 611 - EBRU ÇELİK 8 / F 7 12 3.00 3 7 0.67 7 3 6.00 4 6 2.00 4 16 -1.33 10 9 7.00 35.00 53.00 17.34 167.341 7788 7788 1638 61
62 419 - ÖMER ÇELİK 8 / F 8 11 4.33 4 5 2.33 8 2 7.33 1 3 0.00 2 11 -1.67 9 10 5.67 32.00 42.00 17.99 166.793 7833 7833 1651 62
63 264 - ÖZNUR UZUN 8 / D 5 4 3.67 1 5 -0.67 8 2 7.33 0 1 -0.33 0 2 -0.67 8 6 6.00 22.00 20.00 15.33 165.727 7915 7915 1673 63
64 65 - CANAN UÇAN 8 / F 9 5 7.33 3 3 2.00 5 2 4.33 2 2 1.33 2 1 1.67 3 10 -0.33 24.00 23.00 16.33 164.909 7971 7971 1685 64
65 572 - AZAT UYGURLU 8 / A 9 7 6.67 2 7 -0.33 4 6 2.00 1 2 0.33 0 8 -2.67 9 10 5.67 25.00 40.00 11.67 164.115 8032 8032 1696 65
66 293 - SAMİ YUSUF ACAR 8 / D 9 10 5.67 5 4 3.67 8 2 7.33 3 3 2.00 2 2 1.33 0 0 0.00 27.00 21.00 20.00 162.509 8168 8168 1733 66
67 339 - YAPRAK AKDAĞ 8 / A 10 8 7.33 3 7 0.67 7 3 6.00 2 8 -0.67 1 5 -0.67 6 13 1.67 29.00 44.00 14.33 161.059 8285 8285 1764 67
68 282 - RÜMEYSA YALÇIN 8 / B 7 4 5.67 2 4 0.67 6 4 4.67 0 0 0.00 1 9 -2.00 8 10 4.67 24.00 31.00 13.68 160.558 8314 8314 1769 68
69 284 - SAMET DOĞAN 8 / E 10 9 7.00 4 6 2.00 4 5 2.33 2 7 -0.33 6 14 1.33 5 14 0.33 31.00 55.00 12.66 159.531 8401 8401 1792 69
70 361 - ZEYNEP YAVUZ 8 / F 8 10 4.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 2 1.33 5 15 0.00 8 11 4.33 28.00 53.00 10.33 158.111 8518 8518 1820 70
71 443 - MUHAMMET SEVEN 8 / E 7 11 3.33 2 5 0.33 4 3 3.00 3 4 1.67 5 10 1.67 7 12 3.00 28.00 45.00 13.00 156.789 8622 8622 1851 71
72 404 - ESAT KILIÇ 8 / D 5 9 2.00 2 6 0.00 4 4 2.67 0 3 -1.00 2 5 0.33 8 5 6.33 21.00 32.00 10.33 156.391 8655 8655 1859 72
73 332 - YAĞMUR ACAR 8 / B 9 10 5.67 3 7 0.67 6 4 4.67 5 5 3.33 3 7 0.67 5 13 0.67 31.00 46.00 15.68 156.363 8657 8657 1860 73
74 201 - MİHRAÇSAĞLAM 8 / B 10 9 7.00 3 7 0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 5 15 0.00 6 13 1.67 29.00 59.00 9.34 155.074 8745 8745 1884 74
75 0 - BERFİN ALTAY 8 / E 5 7 2.67 3 3 2.00 5 2 4.33 0 0 0.00 1 2 0.33 8 11 4.33 22.00 25.00 13.66 154.998 8757 8757 1886 75
76 88 - MURAT ÇEVİK 8 / B 6 9 3.00 5 5 3.33 5 5 3.33 0 2 -0.67 5 8 2.33 6 12 2.00 27.00 41.00 13.32 153.871 8859 8859 1911 76
77 571 - MİKAİL ÇEVİK 8 / F 7 9 4.00 3 5 1.33 4 4 2.67 2 7 -0.33 2 6 0.00 7 10 3.67 25.00 41.00 11.34 153.281 8905 8905 1931 77
78 495 - FATMA SAYIN 8 / B 9 8 6.33 5 2 4.33 4 5 2.33 1 1 0.67 4 16 -1.33 6 13 1.67 29.00 45.00 14.00 152.880 8938 8938 1940 78
79 2 - ABDULLAH YALÇIN 8 / B 10 6 8.00 8 1 7.67 3 5 1.33 3 4 1.67 2 15 -3.00 5 13 0.67 31.00 44.00 16.34 152.112 9024 9024 1964 79
80 179 - İSMET DEMİRKOL 8 / A 11 6 9.00 0 8 -2.67 7 3 6.00 5 1 4.67 2 12 -2.00 4 15 -1.00 29.00 45.00 14.00 149.903 9188 9188 2015 80
81 499 - YUSUF İSLAM YILDIZ 8 / F 9 10 5.67 3 7 0.67 6 4 4.67 4 6 2.00 4 16 -1.33 6 13 1.67 32.00 56.00 13.35 148.778 9261 9261 2037 81
82 151 - GAMZENUR ORAL 8 / A 5 13 0.67 3 7 0.67 6 4 4.67 0 6 -2.00 5 13 0.67 9 10 5.67 28.00 53.00 10.35 148.466 9285 9285 2043 82
83 0 - ELİF DİLER 8 / B 9 6 7.00 2 7 -0.33 4 4 2.67 0 1 -0.33 3 17 -2.67 6 10 2.67 24.00 45.00 9.01 147.475 9373 9373 2060 83
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84 346 - YUSUF DURUR 8 / B 12 7 9.67 6 4 4.67 6 4 4.67 4 6 2.00 2 18 -4.00 4 15 -1.00 34.00 54.00 16.01 147.178 9400 9400 2064 84
85 79 - EBRU ÇELEBİ 8 / F 4 11 0.33 4 4 2.67 3 6 1.00 5 3 4.00 5 8 2.33 7 12 3.00 28.00 44.00 13.33 145.942 9511 9511 2090 85
86 87 - EKREM TUTAR 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 13 1.67 9 10 5.67 15.00 23.00 7.34 145.265 9573 9573 2101 86
87 345 - YUSUF CAN KADAN 8 / E 7 4 5.67 1 5 -0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 4 16 -1.33 7 12 3.00 24.00 52.00 6.67 145.208 9577 9577 2103 87
88 500 - İSLA MÇELİK 8 / C 6 5 4.33 4 6 2.00 4 6 2.00 0 4 -1.33 3 6 1.00 4 8 1.33 21.00 35.00 9.33 145.188 9579 9579 2104 88
89 446 - MUHAMMED ZEPAK 8 / C 10 9 7.00 3 7 0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 3 17 -2.67 6 13 1.67 29.00 59.00 9.34 143.208 9750 9750 2142 89
90 220 - MUHAMMET ÇETREZ 8 / D 7 12 3.00 4 6 2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 15 0.00 7 12 3.00 29.00 59.00 9.33 142.360 9825 9825 2164 90
91 608 - SEVGİ KARAPOLAT 0 / 0 7 12 3.00 3 4 1.67 5 4 3.67 2 5 0.33 2 5 0.33 6 12 2.00 25.00 42.00 11.00 141.545 9902 9902 2183 91
92 563 - ZEYNEP IŞIK 8 / D 4 8 1.33 4 4 2.67 6 3 5.00 0 3 -1.00 1 5 -0.67 7 9 4.00 22.00 32.00 11.33 139.159 10111 10111 2237 92
93 124 - DAVUT İNAL 8 / B 8 8 5.33 5 2 4.33 4 5 2.33 1 0 1.00 4 14 -0.67 4 13 -0.33 26.00 42.00 11.99 138.567 10145 10145 2247 93
94 461 - OSMAN UÇAN 8 / C 7 4 5.67 3 4 1.67 2 0 2.00 0 0 0.00 3 7 0.67 2 9 -1.00 17.00 24.00 9.01 138.538 10146 10146 2248 94
95 365 - SERCAN ÇELİK 8 / C 11 8 8.33 4 6 2.00 6 4 4.67 0 2 -0.67 4 15 -1.00 2 16 -3.33 27.00 51.00 10.00 134.152 10460 10460 2329 95
96 257 - ÖNDER CENGİZ 8 / B 6 13 1.67 4 6 2.00 5 5 3.33 5 5 3.33 4 15 -1.00 6 11 2.33 30.00 55.00 11.66 131.855 10632 10632 2365 96
97 614 - ESRANUR YETER 8 / E 8 11 4.33 0 10 -3.33 5 5 3.33 1 9 -2.00 2 18 -4.00 8 11 4.33 24.00 64.00 2.66 127.353 10971 10971 2442 97
98 318 - TUNCAYI * K 8 / A 8 11 4.33 3 7 0.67 3 7 0.67 2 7 -0.33 4 14 -0.67 5 14 0.33 25.00 60.00 5.00 126.594 11032 11032 2459 98
99 557 - HATİCE BAŞ 8 / D 6 9 3.00 4 6 2.00 3 6 1.00 5 5 3.33 3 8 0.33 3 11 -0.67 24.00 45.00 8.99 125.867 11104 11104 2479 99
100 299 - SEDANUR YILDIZ 8 / D 7 12 3.00 3 7 0.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 2 5 0.33 5 14 0.33 23.00 52.00 5.66 125.690 11122 11122 2487 100
101 189 - MAHMUT VURAL 8 / C 5 13 0.67 6 3 5.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 3 6 1.00 3 7 0.67 24.00 42.00 10.00 125.633 11126 11126 2489 101
102 434 - LEMAN TOK 8 / F 7 12 3.00 5 3 4.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 5 0.33 2 8 -0.67 22.00 42.00 7.99 124.386 11214 11214 2511 102
103 277 - ROJHAT KILIÇ 8 / D 7 10 3.67 3 7 0.67 7 3 6.00 0 10 -3.33 1 8 -1.67 5 12 1.00 23.00 50.00 6.34 124.182 11228 11228 2517 103
104 32 - CUMALİ GİDER 8 / B 8 11 4.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 16 -1.33 5 14 0.33 26.00 62.00 5.33 124.150 11231 11231 2519 104
105 437 - DİLARAARSLAN 8 / D 6 13 1.67 3 7 0.67 5 5 3.33 5 5 3.33 4 16 -1.33 6 13 1.67 29.00 59.00 9.34 123.812 11248 11248 2525 105
106 101 - MİRZEYDİN YETER 8 / C 4 10 0.67 2 6 0.00 5 4 3.67 1 0 1.00 3 11 -0.67 6 10 2.67 21.00 41.00 7.34 123.782 11253 11253 2526 106
107 523 - MUHAMMEDEMİRDEMİR 8 / D 3 16 -2.33 1 9 -2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 6 4 4.67 6 13 1.67 22.00 56.00 3.34 122.565 11337 11337 2546 107
108 520 - MUHAMMED AKBAY 8 / C 7 12 3.00 4 6 2.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 3 17 -2.67 6 13 1.67 28.00 60.00 8.00 122.197 11358 11358 2550 108
109 405 - İLKNUR İŞIK 8 / F 2 12 -2.00 2 6 0.00 0 6 -2.00 1 2 0.33 4 8 1.33 7 7 4.67 16.00 41.00 2.33 122.062 11377 11377 2557 109
110 144 - GAMZEAAYAZ 8 / C 5 12 1.00 5 5 3.33 1 9 -2.00 4 6 2.00 1 7 -1.33 5 6 3.00 21.00 45.00 6.00 122.003 11382 11382 2559 110
111 132 - FATMANUR ÜLÜT* 8 / B 4 15 -1.00 1 9 -2.00 7 3 6.00 0 10 -3.33 7 13 2.67 6 13 1.67 25.00 63.00 4.01 120.994 11463 11463 2577 111
112 516 - MEDİNE KILIÇ 8 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 12 3.00 7.00 12.00 3.00 118.713 11604 11604 2604 112
113 13 - SEYFULLAH SEVEN 8 / E 7 12 3.00 3 7 0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 18 -4.00 7 12 3.00 24.00 64.00 2.67 114.716 11870 11870 2670 113
114 78 - EKREM *TAR M E 8 / B 7 12 3.00 2 7 -0.33 0 10 -3.33 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 12.00 36.00 0.01 114.284 11912 11912 2677 114
115 126 - EYYÜP YILDIZ 0 / 0 5 10 1.67 1 6 -1.00 4 3 3.00 3 4 1.67 0 3 -1.00 4 10 0.67 17.00 36.00 5.01 114.108 11917 11917 2681 115
116 256 - ÖMER UĞURLU 8 / A 3 11 -0.67 5 5 3.33 4 4 2.67 1 3 0.00 1 13 -3.33 8 11 4.33 22.00 47.00 6.33 111.986 12041 12041 2711 116
117 263 - GÜLER IŞIK 8 / E 6 9 3.00 0 10 -3.33 5 5 3.33 0 0 0.00 0 1 -0.33 3 13 -1.33 14.00 38.00 1.34 108.462 12234 12234 2755 117
118 533 - NERMİN YUCA 8 / F 9 10 5.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 4 16 -1.33 2 17 -3.67 24.00 64.00 2.67 107.557 12282 12282 2770 118
119 4 - MUSTAFA ARSLAN 8 / D 6 8 3.33 2 7 -0.33 1 7 -1.33 3 4 1.67 1 13 -3.33 4 10 0.67 17.00 49.00 0.68 105.233 12406 12406 2804 119
120 400 - MERYEM İLHAN 8 / B 7 5 5.33 4 4 2.67 4 4 2.67 2 3 1.00 2 11 -1.67 1 17 -4.67 20.00 44.00 5.33 103.613 12487 12487 2821 120
121 1 - DİYAR KAÇAK 8 / A 5 14 0.33 5 5 3.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 17 -2.67 6 13 1.67 25.00 63.00 3.99 103.557 12496 12496 2824 121
122 0 - N** *I L 8 / D 5 14 0.33 4 6 2.00 3 7 0.67 0 5 -1.67 0 0 0.00 0 0 0.00 12.00 32.00 1.33 103.540 12497 12497 2825 122
123 308 - SERKAN DEMİREL 8 / D 3 16 -2.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 5 15 0.00 7 12 3.00 22.00 66.00 0.00 103.187 12508 12508 2830 123
124 316 - TUNC* AÇAR 8 / B 5 9 2.00 2 7 -0.33 3 5 1.33 1 2 0.33 2 10 -1.33 2 8 -0.67 15.00 41.00 1.33 102.385 12548 12548 2834 124
125 412 - SAMATMRARS *IN 8 / D 5 14 0.33 0 7 -2.33 1 5 -0.67 5 5 3.33 2 10 -1.33 3 6 1.00 16.00 47.00 0.33 100.904 12646 12646 2861 125
126 576 - AZAT BAŞ 8 / F 5 14 0.33 4 6 2.00 3 7 0.67 1 5 -0.67 3 9 0.00 4 14 -0.67 20.00 55.00 1.66 100.842 12648 12648 2862 126
127 429 - İSLAM AYDIN 8 / E 3 12 -1.00 1 8 -1.67 5 3 4.00 0 5 -1.67 5 14 0.33 5 14 0.33 19.00 56.00 0.32 98.754 12732 12732 2879 127
128 629 - ADEM UYGURLU 8 / E 5 14 0.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 3 17 -2.67 6 13 1.67 21.00 67.00 -1.34 95.661 12857 12857 2913 128
129 246 - ORUÇ ÖZER 8 / E 6 13 1.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 4 6 2.00 3 16 -2.33 4 15 -1.00 23.00 64.00 1.67 95.305 12874 12874 2917 129
130 92 - EMİNE UĞURLU 0 / 0 4 10 0.67 1 6 -1.00 4 1 3.67 1 3 0.00 0 4 -1.33 3 12 -1.00 13.00 36.00 1.01 94.016 12919 12919 2933 130
131 138 - FERHAT ÖZER 8 / E 7 12 3.00 5 5 3.33 5 5 3.33 3 5 1.33 2 18 -4.00 3 16 -2.33 25.00 61.00 4.66 92.313 12977 12977 2948 131
132 308 - N S**E*N* * 8 / D 3 16 -2.33 0 0 0.00 5 5 3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8.00 21.00 1.00 90.399 13038 13038 2961 132
133 8 - ELİFNUR ARSLAN 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 16 -1.33 4 13 -0.33 8.00 29.00 -1.66 90.060 13043 13043 2962 133
134 587 - FATMA ÇELİK 8 / B 6 13 1.67 3 7 0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 3 17 -2.67 4 15 -1.00 21.00 67.00 -1.33 89.350 13069 13069 2968 134
135 292 - POLAT OĞUR 8 / E 3 16 -2.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 17 -2.67 7 12 3.00 20.00 68.00 -2.67 87.365 13128 13128 2985 135
136 590 - DAVUT TEMEL 8 / B 5 14 0.33 0 10 -3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 2 18 -4.00 6 13 1.67 19.00 69.00 -3.99 85.824 13166 13166 2994 136
137 535 - MERT AYDIN 8 / F 7 12 3.00 2 6 0.00 4 5 2.33 3 6 1.00 2 17 -3.67 2 14 -2.67 20.00 60.00 -0.01 85.244 13185 13185 3000 137
138 471 - ADEM UĞURLU 8 / C 4 15 -1.00 3 7 0.67 4 6 2.00 0 1 -0.33 1 7 -1.33 4 15 -1.00 16.00 51.00 -0.99 83.110 13234 13234 3012 138
139 58 - BERFİN KARAPOLAT 8 / E 5 14 0.33 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 4 16 -1.33 3 16 -2.33 21.00 67.00 -1.32 82.621 13248 13248 3018 139
140 253 - ÖMER AKCAN 8 / A 5 14 0.33 4 6 2.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 6 14 1.33 1 18 -5.00 21.00 67.00 -1.34 81.714 13275 13275 3025 140
141 15 - ADEM VAROL 8 / E 3 16 -2.33 3 7 0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 16 -1.33 5 14 0.33 20.00 68.00 -2.66 80.635 13304 13304 3029 141
142 3 - METİN YAVUZ 8 / F 3 16 -2.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 5 15 0.00 4 15 -1.00 19.00 69.00 -4.00 78.235 13342 13342 3039 142
143 170 - İSMAİL AS *N 8 / C 5 14 0.33 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 3 17 -2.67 2 17 -3.67 19.00 69.00 -4.00 66.321 13512 13512 3088 143
144 6 - ÖMER KAVŞUT 8 / A 5 14 0.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 0 5 -1.67 2 18 -4.00 3 16 -2.33 13.00 70.00-10.34 57.391 13572 13572 3106 144

Genel 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602
İl 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602

İlçe 5.88 1.63 3.93 1.19 0.12 5.36 18.11 180.804 3111
Kurum 5.01 1.52 3.93 0.50 -0.36 4.01 14.61 162.966 144

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR DENEME / AĞRI LGS DENEME / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR LGS KDS - 1 16-11-2019
Ağrı - PATNOS - Yürekveren Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 40 - AHMET ÖZALACA 8 / A 9 6 7.00 6 3 5.00 6 4 4.67 5 3 4.00 7 8 4.33 8 7 5.67 41.00 31.00 30.67 224.944 3896 3896 740 1
2 97 - SAMET ÖZALACA 8 / A 8 10 4.67 9 1 8.67 10 0 10.00 7 1 6.67 3 17 -2.67 13 4 11.67 50.00 33.00 39.01 223.644 3967 3967 757 2
3 46 - BERFİN BAŞBOĞA 8 / A 15 4 13.67 6 4 4.67 8 2 7.33 3 7 0.67 3 7 0.67 6 12 2.00 41.00 36.00 29.01 220.487 4151 4151 796 3
4 49 - CANER ÖZALACA 8 / A 12 6 10.00 6 4 4.67 4 6 2.00 3 6 1.00 4 11 0.33 8 10 4.67 37.00 43.00 22.67 204.827 5152 5152 1016 4
5 99 - SEVAL ÖZALACA 8 / A 12 7 9.67 5 5 3.33 9 1 8.67 5 4 3.67 4 14 -0.67 7 12 3.00 42.00 43.00 27.67 198.278 5579 5579 1128 5
6 98 - SEDANUR BİLİR 8 / A 8 9 5.00 4 6 2.00 6 4 4.67 5 5 3.33 3 16 -2.33 12 7 9.67 38.00 47.00 22.34 192.516 5973 5973 1222 6
7 105 - GAMZE BULUT 8 / A 8 9 5.00 6 4 4.67 7 3 6.00 4 5 2.33 3 13 -1.33 10 8 7.33 38.00 42.00 24.00 188.290 6302 6302 1289 7
8 111 - HİLAL ÖZMEN 8 / A 8 8 5.33 4 3 3.00 4 2 3.33 6 2 5.33 5 11 1.33 7 9 4.00 34.00 35.00 22.32 183.354 6628 6628 1372 8
9 108 - BERFİN TOPRAK 8 / A 9 9 6.00 4 6 2.00 8 2 7.33 2 8 -0.67 4 16 -1.33 8 10 4.67 35.00 51.00 18.00 171.506 7464 7464 1565 9

10 27 - AHMET BİLİR 8 / A 5 14 0.33 6 4 4.67 9 1 8.67 8 2 7.33 3 17 -2.67 11 8 8.33 42.00 46.00 26.66 168.819 7685 7685 1623 10
11 113 - NERGİZ AMEDİ 8 / A 9 9 6.00 3 7 0.67 4 6 2.00 5 5 3.33 5 14 0.33 6 13 1.67 32.00 54.00 14.00 158.688 8466 8466 1804 11
12 103 - BERFİN İLEK 8 / A 10 8 7.33 2 8 -0.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 4 16 -1.33 6 13 1.67 30.00 57.00 11.00 153.192 8910 8910 1934 12
13 116 - EDAN**ALACA 8 / A 4 13 -0.33 4 6 2.00 4 6 2.00 3 6 1.00 8 11 4.33 7 11 3.33 30.00 53.00 12.33 151.780 9043 9043 1973 13
14 115 - SAMET KAYA 0 / 0 10 9 7.00 3 7 0.67 7 3 6.00 2 8 -0.67 5 15 0.00 3 16 -2.33 30.00 58.00 10.67 138.019 10182 10182 2261 14
15 0 - MEDİNE KUTLUAY 8 / A 8 11 4.33 2 6 0.00 6 4 4.67 1 9 -2.00 4 15 -1.00 6 13 1.67 27.00 58.00 7.67 135.457 10368 10368 2308 15
16 110 - RUBEYSA AMEDİ 8 / A 9 8 6.33 3 7 0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 3 16 -2.33 5 14 0.33 28.00 57.00 9.00 134.655 10425 10425 2323 16
17 85 - MÜMİNE BİLİR 8 / A 8 11 4.33 3 6 1.00 5 5 3.33 3 7 0.67 2 18 -4.00 7 12 3.00 28.00 59.00 8.33 129.427 10821 10821 2407 17
18 101 - YEŞİM AVCI 8 / A 6 12 2.00 2 8 -0.67 7 3 6.00 5 5 3.33 6 14 1.33 4 15 -1.00 30.00 57.00 10.99 126.949 11006 11006 2453 18
19 107 - HELİN İLEK 8 / A 4 15 -1.00 4 6 2.00 7 3 6.00 2 8 -0.67 3 17 -2.67 8 11 4.33 28.00 60.00 7.99 115.809 11798 11798 2649 19
20 106 - GÜNEŞ GEZER 8 / A 6 12 2.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 2 7 -0.33 5 15 0.00 5 13 0.67 22.00 63.00 1.01 114.196 11914 11914 2679 20
21 56 - EDANUR BİLİR 8 / A 5 14 0.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 18 -4.00 7 12 3.00 22.00 66.00 -0.01 98.046 12762 12762 2890 21

Genel 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602
İl 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602

İlçe 5.88 1.63 3.93 1.19 0.12 5.36 18.11 180.804 3111
Kurum 5.00 2.18 4.92 1.79 -0.65 3.68 16.92 163.471 21

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR DENEME / AĞRI LGS DENEME / AĞRI VALİLİĞİ-AKVE KÜLTÜR LGS KDS - 1 16-11-2019
Ağrı - PATNOS - Zirekli Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 170 - MUSA BAYKAN 8 / B 14 2 13.33 9 1 8.67 9 1 8.67 2 3 1.00 3 5 1.33 14 5 12.33 51.00 17.00 45.33 295.114 980 980 156 1
2 178 - PINAR AS 8 / B 12 5 10.33 3 3 2.00 6 3 5.00 2 4 0.67 2 5 0.33 11 3 10.00 36.00 23.00 28.33 240.133 3048 3048 577 2
3 186 - SEVİNÇ BAYKAN 8 / B 11 5 9.33 5 3 4.00 7 3 6.00 1 3 0.00 2 2 1.33 9 4 7.67 35.00 20.00 28.33 228.739 3670 3670 690 3
4 181 - ROJHAT DAĞ 8 / B 10 5 8.33 2 6 0.00 8 2 7.33 0 4 -1.33 2 8 -0.67 12 7 9.67 34.00 32.00 23.33 217.199 4349 4349 843 4
5 9 - ADEM DAĞ 8 / A 9 5 7.33 2 6 0.00 7 2 6.33 2 1 1.67 2 6 0.00 10 3 9.00 32.00 23.00 24.33 213.715 4549 4549 888 5
6 168 - MUHAMMED ASLANKAN 8 / A 8 7 5.67 9 1 8.67 9 1 8.67 1 6 -1.00 1 7 -1.33 12 7 9.67 40.00 29.00 30.35 212.014 4673 4673 916 6
7 183 - ROJİN DAĞ 8 / A 10 2 9.33 2 3 1.00 8 1 7.67 2 1 1.67 4 9 1.00 6 7 3.67 32.00 23.00 24.34 202.336 5315 5315 1058 7
8 191 - YAVUZ BAYKAN 8 / A 9 4 7.67 3 4 1.67 6 4 4.67 2 2 1.33 1 7 -1.33 9 5 7.33 30.00 26.00 21.34 197.049 5664 5664 1146 8
9 138 - HAVVA DEMİRTAŞ 8 / B 10 4 8.67 3 4 1.67 8 2 7.33 2 1 1.67 3 6 1.00 6 8 3.33 32.00 25.00 23.67 196.587 5701 5701 1152 9

10 76 - ESMA DAĞ 8 / A 11 4 9.67 3 6 1.00 7 3 6.00 2 0 2.00 2 4 0.67 5 8 2.33 30.00 25.00 21.67 192.158 6007 6007 1227 10
11 169 - MUSA AKKUŞ 0 / 0 10 5 8.33 5 4 3.67 7 2 6.33 2 4 0.67 3 10 -0.33 6 12 2.00 33.00 37.00 20.67 178.288 6975 6975 1447 11
12 141 - GAMZENUR BAYKAN 8 / B 9 6 7.00 3 5 1.33 9 1 8.67 0 0 0.00 1 8 -1.67 8 10 4.67 30.00 30.00 20.00 177.714 7013 7013 1456 12
13 192 - YAZGÜLKEYMAZ 8 / B 8 6 6.00 3 6 1.00 4 5 2.33 1 5 -0.67 4 9 1.00 7 9 4.00 27.00 40.00 13.66 172.245 7411 7411 1550 13
14 156 - MEHMETDBARIŞ DAĞ 8 / A 9 10 5.67 2 8 -0.67 4 4 2.67 2 2 1.33 1 6 -1.00 7 3 6.00 25.00 33.00 14.00 171.803 7442 7442 1557 14
15 171 - NURSİN DAĞ 8 / B 8 7 5.67 4 4 2.67 8 1 7.67 0 4 -1.33 2 9 -1.00 7 8 4.33 29.00 33.00 18.01 169.800 7602 7602 1601 15
16 11 - ARDA BAYKAN 8 / A 8 2 7.33 3 5 1.33 5 2 4.33 1 2 0.33 1 5 -0.67 5 8 2.33 23.00 24.00 14.98 165.161 7955 7955 1682 16
17 220 - SERAP BAYKAN 8 / A 8 7 5.67 2 6 0.00 5 3 4.00 1 3 0.00 2 12 -2.00 8 8 5.33 26.00 39.00 13.00 162.690 8150 8150 1730 17
18 72 - EKREM SARISU 8 / A 6 10 2.67 3 6 1.00 3 5 1.33 2 1 1.67 6 9 3.00 6 10 2.67 26.00 41.00 12.34 157.014 8608 8608 1847 18
19 184 - RÜSTEMYYEŞİLBOYA 8 / A 9 6 7.00 2 6 0.00 8 2 7.33 3 4 1.67 2 9 -1.00 5 13 0.67 29.00 40.00 15.67 155.251 8724 8724 1878 19
20 198 - ZEYNEPKEYMAZ 8 / B 8 11 4.33 1 9 -2.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 3 3 2.00 6 11 2.33 25.00 47.00 9.32 154.373 8824 8824 1900 20
21 55 - BARIŞŞAS 0 / 0 8 4 6.67 2 3 1.00 2 3 1.00 1 3 0.00 1 10 -2.33 6 7 3.67 20.00 30.00 10.01 153.655 8878 8878 1920 21
22 177 - ÖZLEM KAÇMAZ 8 / A 8 5 6.33 1 5 -0.67 3 5 1.33 1 0 1.00 2 8 -0.67 3 4 1.67 18.00 27.00 8.99 148.391 9291 9291 2046 22
23 61 - BÜŞRAAAKKUŞ 8 / B 4 6 2.00 2 4 0.67 5 2 4.33 0 3 -1.00 3 7 0.67 6 6 4.00 20.00 28.00 10.67 147.323 9386 9386 2062 23
24 18 - AZRA AKKUŞ 8 / A 9 7 6.67 2 4 0.67 6 3 5.00 1 5 -0.67 1 9 -2.00 3 5 1.33 22.00 33.00 11.00 145.458 9560 9560 2096 24
25 164 - MELEK BAVKAN 8 / A 4 8 1.33 2 6 0.00 7 3 6.00 0 3 -1.00 1 1 0.67 6 6 4.00 20.00 27.00 11.00 144.625 9628 9628 2119 25
26 154 - İSTEK DAĞ 8 / A 8 9 5.00 4 4 2.67 3 3 2.00 0 2 -0.67 3 6 1.00 2 6 0.00 20.00 30.00 10.00 143.041 9770 9770 2149 26
27 67 - BÜŞRA BAYKAN 8 / A 5 10 1.67 4 6 2.00 3 7 0.67 1 7 -1.33 4 11 0.33 7 8 4.33 24.00 49.00 7.67 141.368 9912 9912 2186 27
28 194 - YUSUF AKKURT 8 / A 5 11 1.33 3 7 0.67 3 7 0.67 2 7 -0.33 6 12 2.00 6 11 2.33 25.00 55.00 6.67 136.179 10326 10326 2299 28
29 153 - İSMAİL DAĞ 8 / A 3 4 1.67 2 3 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 8 3.33 11.00 15.00 6.00 132.671 10570 10570 2356 29
30 189 - TÖRE KAÇMAZ 0 / 0 3 14 -1.67 1 8 -1.67 4 5 2.33 2 6 0.00 5 12 1.00 8 8 5.33 23.00 53.00 5.32 129.734 10791 10791 2401 30
31 159 - MEHMETEMİN BAYKAN 8 / A 3 12 -1.00 1 6 -1.00 4 3 3.00 2 4 0.67 4 12 0.00 8 9 5.00 22.00 46.00 6.67 128.907 10859 10859 2414 31
32 110 - EYÜP BAYKAN 8 / A 6 10 2.67 0 8 -2.67 0 7 -2.33 1 3 0.00 2 10 -1.33 6 5 4.33 15.00 43.00 0.67 128.376 10894 10894 2422 32
33 155 - KÜBRAYEŞİLBOYA 8 / A 4 11 0.33 4 5 2.33 4 4 2.67 2 6 0.00 2 10 -1.33 6 6 4.00 22.00 42.00 8.00 126.536 11043 11043 2462 33
34 180 - RAMAZAN DAĞ 8 / B 4 2 3.33 1 3 0.00 2 3 1.00 0 2 -0.67 3 8 0.33 3 8 0.33 13.00 26.00 4.32 125.275 11151 11151 2500 34
35 56 - BERFİN ASLANKAN 8 / A 5 9 2.00 3 5 1.33 5 4 3.67 1 4 -0.33 2 10 -1.33 5 10 1.67 21.00 42.00 7.01 121.930 11386 11386 2561 35
36 196 - YUSUF KAÇMAZ 8 / A 7 8 4.33 1 7 -1.33 4 5 2.33 0 6 -2.00 3 9 0.00 3 11 -0.67 18.00 46.00 2.66 121.349 11432 11432 2570 36
37 144 - HELİNKKAYMAZ 8 / A 6 13 1.67 2 8 -0.67 4 5 2.33 1 5 -0.67 3 9 0.00 5 13 0.67 21.00 53.00 3.33 116.063 11769 11769 2639 37
38 182 - ROJİN AKKUŞ 8 / B 6 11 2.33 1 7 -1.33 5 3 4.00 2 4 0.67 2 12 -2.00 5 11 1.33 21.00 48.00 5.00 115.927 11780 11780 2642 38
39 188 - ŞAHİN DAĞ 8 / B 5 14 0.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 1 5 -0.67 4 11 0.33 5 11 1.33 20.00 56.00 1.32 111.318 12088 12088 2725 39
40 150 - İBRAHİM BAYKAN K A 8 / B 2 11 -1.67 3 4 1.67 3 5 1.33 1 3 0.00 4 9 1.00 5 11 1.33 18.00 43.00 3.66 108.250 12251 12251 2761 40
41 12 - ARZU DAĞ 8 / A 6 10 2.67 0 8 -2.67 3 4 1.67 1 6 -1.00 3 13 -1.33 3 11 -0.67 16.00 52.00 -1.33 101.631 12601 12601 2848 41
42 165 - MELEKCAN DAĞ 8 / A 2 9 -1.00 3 4 1.67 1 4 -0.33 0 4 -1.33 3 4 1.67 1 7 -1.33 10.00 32.00 -0.65 95.377 12871 12871 2916 42
43 167 - MERTALİBAYKAN 8 / B 5 14 0.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 2 6 0.00 6 12 2.00 2 15 -3.00 18.00 64.00 -3.34 91.241 13020 13020 2957 43

Genel 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602
İl 6.39 1.85 4.33 1.48 0.23 5.79 20.07 188.684 13602

İlçe 5.88 1.63 3.93 1.19 0.12 5.36 18.11 180.804 3111
Kurum 4.57 0.88 3.68 0.03 -0.02 3.57 12.73 157.535 43

ORTALAMALAR KATILIMLAR


