
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / MUBA DENEME SINAVLARI / MUBA Kurumsal-1 / LGS DENEME SINAVI - 1 15-11-2019
Ağrı - PATNOS - Özel çözüm okulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 411 - FATMA GÖRER 8 / A 17 3 16.00 8 2 7.33 7 3 6.00 6 4 4.67 5 12 1.00 15 5 13.33 58.00 29.00 48.33 306.400 6390 1 1 1
2 24 - YILDIZNUR KURNAZ 8 / A 15 5 13.33 5 5 3.33 8 2 7.33 2 8 -0.67 6 9 3.00 14 4 12.67 50.00 33.00 38.99 286.652 8602 2 2 2
3 160 - HACER RÜZGAR 8 / A 13 2 12.33 7 3 6.00 9 1 8.67 8 2 7.33 2 9 -1.00 15 3 14.00 54.00 20.00 47.33 282.696 9104 3 3 3
4 462 - MAHMUT CAN BEBE 8 / B 14 6 12.00 7 3 6.00 10 0 10.00 3 7 0.67 5 5 3.33 13 7 10.67 52.00 28.00 42.67 278.770 9525 4 4 4
5 72 - İREM İLHAN 8 / B 11 9 8.00 9 1 8.67 8 2 7.33 6 4 4.67 6 7 3.67 14 6 12.00 54.00 29.00 44.34 270.889 10432 5 5 5
6 124 - MERVE ACAR 8 / A 13 7 10.67 8 2 7.33 10 0 10.00 5 5 3.33 2 5 0.33 12 6 10.00 50.00 25.00 41.66 255.052 12511 6 6 6
7 227 - SERHAT KELEŞ 8 / A 12 8 9.33 4 6 2.00 3 6 1.00 2 8 -0.67 8 10 4.67 11 7 8.67 40.00 45.00 25.00 237.793 14747 7 7 7
8 578 - ELİF AYDIN 8 / A 14 4 12.67 5 5 3.33 6 4 4.67 4 5 2.33 4 15 -1.00 11 9 8.00 44.00 42.00 30.00 231.867 15500 8 8 8
9 317 - MUHAMMED OYANBERDİ 8 / A 12 8 9.33 2 8 -0.67 6 4 4.67 3 7 0.67 8 12 4.00 10 10 6.67 41.00 49.00 24.67 225.437 16317 9 9 9

10 122 - MEKAN OYANBERDİ 8 / B 13 7 10.67 5 5 3.33 5 5 3.33 1 9 -2.00 5 15 0.00 12 8 9.33 41.00 49.00 24.66 225.422 16340 10 10 10
11 96 - ZEYNEP *RAASLAN 8 / A 7 8 4.33 9 1 8.67 9 1 8.67 7 3 6.00 3 6 1.00 9 7 6.67 44.00 26.00 35.34 205.689 18753 11 11 11
12 91 - DİDEM ARAS 8 / A 11 5 9.33 3 6 1.00 5 4 3.67 4 5 2.33 4 10 0.67 9 9 6.00 36.00 39.00 23.00 205.185 18843 12 12 12
13 51 - BURAKCAN ALIŞ 8 / B 9 8 6.33 7 3 6.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 5 7 2.67 9 10 5.67 38.00 40.00 24.67 201.748 19227 13 13 13
14 138 - HATİCE ERÇETİN 8 / B 12 7 9.67 3 7 0.67 8 2 7.33 3 7 0.67 4 11 0.33 8 10 4.67 38.00 44.00 23.34 199.778 19465 14 14 14
15 328 - YUSUF ZİYA KAYA 8 / B 10 8 7.33 4 6 2.00 4 6 2.00 4 5 2.33 3 14 -1.67 12 8 9.33 37.00 47.00 21.32 198.207 19665 15 15 15
16 106 - BERFİN KELEŞ 8 / B 9 11 5.33 3 7 0.67 8 2 7.33 3 7 0.67 3 3 2.00 9 8 6.33 35.00 38.00 22.33 193.793 20217 16 16 16
17 316 - SEMANUR OYANBERDİ 8 / B 9 11 5.33 5 5 3.33 8 2 7.33 3 7 0.67 5 15 0.00 10 10 6.67 40.00 50.00 23.33 187.896 20858 17 17 17
18 55 - DİYAR ALIŞ 8 / B 10 10 6.67 4 6 2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 2 14 -2.67 11 6 9.00 34.00 49.00 17.67 183.956 21300 18 18 18
19 71 - İPEK ÖZYOLCU 8 / B 6 12 2.00 4 6 2.00 5 4 3.67 1 7 -1.33 4 11 0.33 12 6 10.00 32.00 46.00 16.67 179.496 21808 19 19 19
20 127 - MUHAMMED YALÇINNN 8 / A 10 5 8.33 4 5 2.33 2 6 0.00 2 7 -0.33 5 10 1.67 4 14 -0.67 27.00 47.00 11.33 158.252 23813 20 20 20
21 102 - BAHAR KELEŞ 8 / A 6 8 3.33 4 5 2.33 4 3 3.00 4 4 2.67 3 4 1.67 6 11 2.33 27.00 35.00 15.33 155.289 24083 21 21 21
22 11 - SEMANUR GÜZELAYDIN 8 / A 10 8 7.33 3 7 0.67 4 3 3.00 0 4 -1.33 1 6 -1.00 6 11 2.33 24.00 39.00 11.00 154.785 24127 22 22 22
23 223 - HATİCE RÜZGAR 0 / 0 7 7 4.67 0 8 -2.67 5 3 4.00 0 8 -2.67 3 13 -1.33 9 10 5.67 24.00 49.00 7.67 151.407 24452 23 23 23
24 123 - MERT OLGUN 8 / B 8 10 4.67 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 7 13 2.67 5 15 0.00 29.00 59.00 9.35 146.474 24842 24 24 24
25 141 - ZEYNEP YALÇIN 8 / B 8 12 4.00 3 7 0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 14 -0.67 7 13 2.67 28.00 60.00 8.00 138.519 25488 25 25 25
26 59 - EDANUR CEYHAN 8 / A 5 12 1.00 2 7 -0.33 5 3 4.00 2 8 -0.67 7 12 3.00 5 14 0.33 26.00 56.00 7.33 130.104 26092 26 26 26

Genel 9.55 3.02 5.51 3.37 1.43 9.60 32.49 239.631 28956
İl 7.85 2.95 4.86 1.13 1.03 7.01 24.82 207.368 26

İlçe 7.85 2.95 4.86 1.13 1.03 7.01 24.82 207.368 26
Kurum 7.85 2.95 4.86 1.13 1.03 7.01 24.82 207.368 26

ORTALAMALAR KATILIMLAR


